
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi 242 280 493 5453

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,00 8,46 24,88 3,23 1,09 2,96 1,77 1,45 1,40 3,14 0,83 2,93 4,17 0,34 4,09 0,02 0,02 0,01 10,05 4,81 8,84 1,94 0,58 1,80 2,51 1,72 2,08 2,41 1,68 1,99 1,76 1,96 1,27 58,0022,94 52,25 266,950

Okul Ortalaması 30,59 6,45 28,98 3,85 0,79 3,66 2,13 1,41 1,78 3,69 0,65 3,53 4,51 0,21 4,46 0,06 0,02 0,05 17,13 5,19 15,83 2,98 0,81 2,77 3,46 1,63 3,05 3,24 1,88 2,77 2,46 2,02 1,95 74,1021,06 68,83 324,340

KATILIMLAR

1 1456 AZRA ERHAN 12D 39 1 38,75 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 29 1 28,75 10 0 10,00 3 2 2,50 7 0 7,00 4 2 3,50 108 8 106,00 456,383 12

2 0 LATİF 12C 38 2 37,50 5 0 5,00 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 26 4 25,00 10 0 10,00 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 106 13 102,75 443,353 44

3 1350 BETÜL PARLAK 12E 37 2 36,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 28 1 27,75 8 0 8,00 5 1 4,75 5 2 4,50 5 1 4,75 103 10 100,50 436,880 58

4 1674 MUSA KÜÇÜK 11C 37 3 36,25 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 24 1 23,75 6 3 5,25 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 103 10 100,50 432,133 66

5 1484 EMİNE AKBALIK 12E 34 5 32,75 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 28 2 27,50 10 0 10,00 4 1 3,75 6 1 5,75 5 1 4,75 101 15 97,25 427,545 81

6 1451 ZÜLAL DELİASLAN 12D 36 2 35,50 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 28 2 27,50 6 0 6,00 7 0 7,00 5 0 5,00 4 2 3,50 100 10 97,50 425,620 88

7 1445 ELİF SİNEM KARA 12D 39 1 38,75 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 24 3 23,25 5 1 4,75 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 100 11 97,25 421,715 102

8 1454 MUSTAFA PETEK 12D 36 4 35,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 25 4 24,00 7 0 7,00 5 1 4,75 5 2 4,50 5 1 4,75 100 14 96,50 421,455 103

9 0 AKİF TORREİRA 12A 34 6 32,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 27 1 26,75 7 0 7,00 4 2 3,50 6 1 5,75 5 1 4,75 99 13 95,75 420,713 109

10 1457 HALİL AKGÜL 12D 37 3 36,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 25 2 24,50 5 0 5,00 3 4 2,00 5 2 4,50 5 1 4,75 98 14 94,50 414,903 134

11 1360 DURU GEYİK   35 4 34,00 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 24 5 22,75 8 0 8,00 5 1 4,75 7 0 7,00 4 2 3,50 98 14 94,50 414,595 137

12 1452 TAHİR POLAT 12D 35 5 33,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 21 5 19,75 8 1 7,75 7 0 7,00 7 0 7,00 4 2 3,50 99 16 95,00 413,763 142

13 1465 NİSANUR ATEŞ 12D 35 4 34,00 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 26 2 25,50 4 1 3,75 5 1 4,75 5 1 4,75 4 2 3,50 97 12 94,00 412,780 144

14 1390 EFE DAŞIRAN 12B 33 7 31,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 28 2 27,50 8 2 7,50 4 2 3,50 6 1 5,75 5 1 4,75 98 20 93,00 412,648 145

15 0 İLKNUR DEMİR   36 4 35,00 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 23 4 22,00 6 0 6,00 7 0 7,00 4 3 3,25 5 1 4,75 97 15 93,25 409,063 170

16 0 KEZİBAN GÜZEL 12D 34 6 32,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 26 3 25,25 7 2 6,50 4 2 3,50 4 3 3,25 5 1 4,75 97 20 92,00 408,255 176

17 1475 SALİH SELLİ 12E 37 3 36,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 25 4 24,00 6 1 5,75 5 1 4,75 3 4 2,00 3 3 2,25 96 19 91,25 405,240 193

18 1419 SENİH 12C 35 4 34,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 25 4 24,00 8 2 7,50 5 1 4,75 5 2 4,50 2 4 1,00 96 21 90,75 404,378 204

19 1434 CEYHUN 12C 35 3 34,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 22 4 21,00 7 1 6,75 5 2 4,50 6 1 5,75 3 3 2,25 95 16 91,00 402,438 223

20 1432 SILA SEMA ÖZTÜRK 12C 35 5 33,75 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 23 2 22,50 7 0 7,00 3 3 2,25 5 2 4,50 3 2 2,50 93 15 89,25 398,735 246

21 1486 İBRAHİM   38 2 37,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 24 3 23,25 5 1 4,75 6 1 5,75 4 3 3,25 2 4 1,00 94 19 89,25 397,498 255

22 1404 HAMZA ÇÖMEZ 12B 32 6 30,50 2 2 1,50 1 3 0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 24 4 23,00 9 0 9,00 4 0 4,00 6 0 6,00 5 1 4,75 92 16 88,00 394,745 269

23 1573 BEYZA BIYIK 11C 38 2 37,50 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 24 4 23,00 1 0 1,00 4 1 3,75 6 0 6,00 4 2 3,50 92 11 89,25 394,348 270

24 1466 BARIŞ CAN AYDOĞDU 12D 33 6 31,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 23 6 21,50 6 2 5,50 6 1 5,75 4 3 3,25 4 2 3,50 94 22 88,50 394,130 272

25 1495 EREN ÖZ 12E 36 4 35,00 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 21 6 19,50 4 2 3,50 5 0 5,00 6 1 5,75 4 2 3,50 93 16 89,00 392,830 287

26 1651 FURKAN ŞAHBAZ 11E 35 5 33,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 21 6 19,50 6 1 5,75 6 1 5,75 5 0 5,00 4 2 3,50 93 18 88,50 392,548 292

27 1489 BÜNYAMİN KIRHAN 12E 36 3 35,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 24 2 23,50 6 1 5,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 91 14 87,50 392,343 293

28 1377 ONUR YAZGAN 12A 36 4 35,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 22 3 21,25 3 0 3,00 6 0 6,00 5 2 4,50 4 2 3,50 92 14 88,50 391,995 297

29 1440 EZGİ BOZ 12D 33 5 31,75 5 0 5,00 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 25 2 24,50 8 1 7,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 90 16 86,00 390,643 306
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi 242 280 493 5453

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,00 8,46 24,88 3,23 1,09 2,96 1,77 1,45 1,40 3,14 0,83 2,93 4,17 0,34 4,09 0,02 0,02 0,01 10,05 4,81 8,84 1,94 0,58 1,80 2,51 1,72 2,08 2,41 1,68 1,99 1,76 1,96 1,27 58,0022,94 52,25 266,950

Okul Ortalaması 30,59 6,45 28,98 3,85 0,79 3,66 2,13 1,41 1,78 3,69 0,65 3,53 4,51 0,21 4,46 0,06 0,02 0,05 17,13 5,19 15,83 2,98 0,81 2,77 3,46 1,63 3,05 3,24 1,88 2,77 2,46 2,02 1,95 74,1021,06 68,83 324,340

KATILIMLAR

30 1354 A                  B 12B 32 8 30,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 26 4 25,00 5 2 4,50 6 1 5,75 4 3 3,25 5 1 4,75 93 24 87,00 390,440 311

31 1444 AHMET KONAKALP 12D 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 22 8 20,00 5 0 5,00 4 2 3,50 6 1 5,75 4 2 3,50 93 21 87,75 390,420 312

32 0 YİĞİT DURNA 11C 36 2 35,50 4 1 3,75 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 24 2 23,50 4 0 4,00 5 2 4,50 5 2 4,50 2 1 1,75 90 12 87,00 389,885 319

33 1682 SEVBAN ASLAN 11C 31 7 29,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 24 3 23,25 7 1 6,75 5 1 4,75 5 2 4,50 2 3 1,25 91 19 86,25 389,260 322

34 1418 KE 12C 30 10 27,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 25 5 23,75 9 1 8,75 5 2 4,50 3 3 2,25 4 2 3,50 92 26 85,50 388,410 327

35 1531 ELİF KILIÇ 11A 37 3 36,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 19 6 17,50 5 1 4,75 4 1 3,75 5 2 4,50 4 1 3,75 91 17 86,75 385,755 346

36 1387 HANİFİ KELAHMETOĞLU12B 34 6 32,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 19 6 17,50 5 1 4,75 6 0 6,00 6 1 5,75 3 3 2,25 91 18 86,50 384,580 355

37 1747 REYYAN ABACI 11A 38 2 37,50 4 0 4,00 1 2 0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 22 6 20,50 4 0 4,00 4 0 4,00 3 2 2,50 3 1 2,75 89 13 85,75 384,513 356

38 1410 SEZEN SEÇER 12E 35 4 34,00 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 23 3 22,25 5 0 5,00 4 1 3,75 1 3 0,25 4 2 3,50 88 15 84,25 381,903 375

39 1476 NİSA TADLI 12A 39 1 38,75 3 2 2,50 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 22 5 20,75 4 1 3,75 4 2 3,50 5 1 4,75 2 4 1,00 89 18 84,50 380,438 387

40 1478 ÇAĞATAY ÖZDEM 12E 35 5 33,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 20 3 19,25 4 3 3,25 5 1 4,75 5 2 4,50 5 1 4,75 89 19 84,25 377,435 411

41 1668 CEMRE TEKİN 11E 35 4 34,00 1 2 0,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 26 4 25,00 3 1 2,75 1 3 0,25 5 2 4,50 4 1 3,75 87 20 82,00 374,680 452

42 1521 EMİNE BEYZA MÜLAYİM11A 35 4 34,00 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 16 4 15,00 4 0 4,00 5 1 4,75 4 2 3,50 4 1 3,75 86 13 82,75 371,208 491

43 1355 JANSET BEYAN 12A 35 1 34,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 17 5 15,75 6 0 6,00 5 0 5,00 2 2 1,50 4 2 3,50 85 12 82,00 370,863 494

44 1462 NİSA SEÇER 12D 38 2 37,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 19 7 17,25 4 3 3,25 3 2 2,50 5 2 4,50 6 0 6,00 88 22 82,50 370,790 496

45 1678 UMUT C 11F 36 4 35,00 5 0 5,00 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 20 3 19,25 3 0 3,00 5 0 5,00 2 1 1,75 2 1 1,75 84 10 81,50 369,945 506

46 1675 ILGAZ ÖZTÜRK 11F 35 5 33,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 21 5 19,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 1 1,75 85 16 81,00 369,803 508

47 1520 BENGİSU KAMACI 11C 35 5 33,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 16 2 15,50 4 1 3,75 5 2 4,50 3 2 2,50 3 2 2,50 85 15 81,25 367,245 532

48 1467 CELAL BAŞAR 12D 33 6 31,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 22 5 20,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 3 3,25 2 4 1,00 85 21 79,75 365,133 548

49 1436 KEMAL BERK 12A 35 4 34,00 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 17 5 15,75 4 0 4,00 3 4 2,00 6 1 5,75 5 1 4,75 85 18 80,50 364,265 558

50 1539 MERVEGÜL KARKIN 11B 31 8 29,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 21 4 20,00 2 1 1,75 4 3 3,25 5 2 4,50 3 3 2,25 85 22 79,50 363,125 574

51 1372 ZEYNEP NUR HORUZ 12A 34 5 32,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 19 5 17,75 3 1 2,75 5 2 4,50 4 2 3,50 2 2 1,50 84 19 79,25 361,575 594

52 1644 EMRE KARAMAN 11E 34 5 32,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 20 7 18,25 3 2 2,50 5 1 4,75 4 3 3,25 3 3 2,25 85 25 78,75 359,900 608

53 1511 SEFA ARSLAN 11C 31 9 28,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 22 4 21,00 3 2 2,50 4 2 3,50 4 2 3,50 3 3 2,25 84 24 78,00 359,513 622

54 1728 ZEYNEP GÜLER AKSU 11E 36 2 35,50 5 0 5,00 2 1 1,75 4 0 4,00 1 4 0,00 18 9 15,75 6 1 5,75 6 1 5,75 4 3 3,25 2 1 1,75 84 22 78,50 359,240 625

55 0 EMİCANNPEKER 11F 33 6 31,50 4 1 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 23 5 21,75 2 0 2,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 82 18 77,50 358,330 638

56 1611 MUHAMMET ÖZLÜK 11D 36 4 35,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 19 4 18,00 1 0 1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 82 15 78,25 357,553 648

57 1502 SERHAT ŞAHAN 12A 31 9 28,75 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 20 5 18,75 5 0 5,00 5 2 4,50 5 1 4,75 3 3 2,25 83 23 77,25 356,615 662

58 1375 KAĞAN KÜÇÜK 12A 32 5 30,75 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 16 5 14,75 6 1 5,75 5 1 4,75 3 2 2,50 4 2 3,50 82 19 77,25 354,905 695
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi 242 280 493 5453

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,00 8,46 24,88 3,23 1,09 2,96 1,77 1,45 1,40 3,14 0,83 2,93 4,17 0,34 4,09 0,02 0,02 0,01 10,05 4,81 8,84 1,94 0,58 1,80 2,51 1,72 2,08 2,41 1,68 1,99 1,76 1,96 1,27 58,0022,94 52,25 266,950

Okul Ortalaması 30,59 6,45 28,98 3,85 0,79 3,66 2,13 1,41 1,78 3,69 0,65 3,53 4,51 0,21 4,46 0,06 0,02 0,05 17,13 5,19 15,83 2,98 0,81 2,77 3,46 1,63 3,05 3,24 1,88 2,77 2,46 2,02 1,95 74,1021,06 68,83 324,340

KATILIMLAR

59 0 ARDA AKK 12A 40 0 40,00 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 13 9 10,75 2 0 2,00 6 1 5,75 4 2 3,50 1 5 -0,25 83 18 78,50 354,605 699

60 1603 CELİL KARADURAN 11D 27 11 24,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 29 1 28,75 7 1 6,75 2 4 1,00 1 5 -0,25 1 3 0,25 81 30 73,50 354,323 703

61 1411 ADNAN KARAKAYA 12E 32 8 30,00 5 0 5,00 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 20 7 18,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 2 3,50 3 2 2,50 82 23 76,25 353,133 721

62 1473 ENES BAYTAR 12E 32 6 30,50 4 1 3,75 2 1 1,75 2 3 1,25 5 0 5,00 21 3 20,25 5 3 4,25 5 1 4,75 5 2 4,50 0 3 -0,75 81 23 75,25 351,368 741

63 1455 ELİF FERDA KILIÇASLN 12D 36 3 35,25 5 0 5,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 19 9 16,75 3 2 2,50 5 2 4,50 4 2 3,50 2 2 1,50 82 23 76,25 351,120 744

64 1660 KEREM CORA 11E 35 5 33,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 16 3 15,25 3 3 2,25 5 1 4,75 5 2 4,50 4 2 3,50 82 22 76,50 350,108 761

65 1556 İREM BOZKURT 11B 36 4 35,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 20 6 18,50 1 1 0,75 2 0 2,00 5 0 5,00 1 2 0,50 80 17 75,75 350,088 762

66 1470 ERKAM 12E 31 8 29,00 4 1 3,75 1 2 0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 24 3 23,25 4 0 4,00 3 2 2,50 3 3 2,25 1 2 0,50 79 22 73,50 348,275 793

67 1503 NİSA ERTUNÇ 12B 35 5 33,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 19 6 17,50 1 0 1,00 5 2 4,50 2 4 1,00 3 3 2,25 81 24 75,00 347,253 803

68 1623 ATAKAN AKSAR 11D 33 6 31,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 20 2 19,50 2 5 0,75 3 4 2,00 5 1 4,75 80 21 74,75 347,193 805

69 1621 İPEK GÜL 11D 30 7 28,25 5 0 5,00 2 1 1,75 1 0 1,00 5 0 5,00 20 6 18,50 5 1 4,75 4 2 3,50 5 0 5,00 2 2 1,50 79 19 74,25 347,150 808

70 0 KÜBRA 11D 34 2 33,50 4 1 3,75 2 1 1,75 1 0 1,00 5 0 5,00 23 2 22,50 2 1 1,75 2 0 2,00 1 2 0,50 2 1 1,75 76 10 73,50 346,650 819

71 1482 ALİ ALTAY 12E 34 5 32,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 14 10 11,50 4 0 4,00 4 2 3,50 4 2 3,50 4 1 3,75 81 22 75,50 346,388 823

72 1512 ZEHRA ABAY 11C 35 5 33,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 17 7 15,25 1 1 0,75 3 3 2,25 6 1 5,75 3 3 2,25 81 23 75,25 345,955 831

73 1634 AHMET SELİM KESİK 11E 30 8 28,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 19 6 17,50 4 3 3,25 5 1 4,75 4 3 3,25 3 2 2,50 81 27 74,25 345,623 835

74 1680 YASER KURUM 11F 29 8 27,00 2 3 1,25 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 18 5 16,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 2 4,50 4 0 4,00 79 20 74,00 344,940 838

75 1582 AZRA YILMAZ 11C 34 6 32,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 15 6 13,50 6 0 6,00 2 4 1,00 4 3 3,25 5 1 4,75 80 26 73,50 342,710 863

76 1513 İBRAHİM TUNÇEL 11A 33 7 31,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 19 7 17,25 1 0 1,00 4 3 3,25 2 5 0,75 3 3 2,25 80 27 73,25 342,040 870

77 1449 SAMETUNÇ 12D 33 5 31,75 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 19 4 18,00 1 0 1,00 3 2 2,50 2 5 0,75 3 3 2,25 78 20 73,00 341,843 873

78 1415 ESRA ÇOLAK 12E 35 5 33,75 4 0 4,00 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 18 3 17,25 1 0 1,00 4 2 3,50 3 3 2,25 2 4 1,00 78 19 73,25 341,775 874

79 1637 ZEYNEP TUFAN 11E 36 3 35,25 5 0 5,00 1 2 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 18 7 16,25 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 78 17 73,75 341,135 883

80 1907 ÖMER 12E 32 4 31,00 4 0 4,00 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 16 3 15,25 5 0 5,00 4 2 3,50 3 0 3,00 76 9 73,75 340,508 893

81 1353 SAİME NUR TEL 12A 37 2 36,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 15 5 13,75 1 1 0,75 3 2 2,50 4 2 3,50 4 2 3,50 78 17 73,75 340,373 896

82 1536 CEYDA DURGUN 11B 33 6 31,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 14 5 12,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 3 2,25 5 1 4,75 78 18 73,50 339,750 902

83 1446 AZRA ÇABUK 12D 36 3 35,25 3 2 2,50 2 0 2,00 5 0 5,00 5 0 5,00 16 3 15,25 1 0 1,00 2 1 1,75 4 2 3,50 2 2 1,50 76 13 72,75 338,975 910

84 1407 PINAR ARAY 12B 35 5 33,75 3 2 2,50 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 20 2 19,50 3 0 3,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 76 18 71,50 338,888 912

85 1508 ARDA DOĞAN 11C 28 11 25,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 22 6 20,50 6 3 5,25 4 3 3,25 3 3 2,25 2 2 1,50 79 33 70,75 338,305 922

86 1681 BERKE UYGAR 11C 31 8 29,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 18 9 15,75 3 2 2,50 4 3 3,25 4 3 3,25 3 3 2,25 80 31 72,25 338,243 923

87 1705 SERTAÇ KARACA 11C 33 6 31,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 17 8 15,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 4 1,00 2 3 1,25 78 25 71,75 337,913 928
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi 242 280 493 5453

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,00 8,46 24,88 3,23 1,09 2,96 1,77 1,45 1,40 3,14 0,83 2,93 4,17 0,34 4,09 0,02 0,02 0,01 10,05 4,81 8,84 1,94 0,58 1,80 2,51 1,72 2,08 2,41 1,68 1,99 1,76 1,96 1,27 58,0022,94 52,25 266,950

Okul Ortalaması 30,59 6,45 28,98 3,85 0,79 3,66 2,13 1,41 1,78 3,69 0,65 3,53 4,51 0,21 4,46 0,06 0,02 0,05 17,13 5,19 15,83 2,98 0,81 2,77 3,46 1,63 3,05 3,24 1,88 2,77 2,46 2,02 1,95 74,1021,06 68,83 324,340

KATILIMLAR

88 1610 AHMET ÖZDEMİR 11D 34 5 32,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 17 7 15,25 1 0 1,00 4 2 3,50 3 3 2,25 1 2 0,50 77 20 72,00 336,833 946

89 1384 SMH 12B 34 5 32,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 15 6 13,50 4 3 3,25 3 3 2,25 5 1 4,75 78 21 72,75 336,580 947

90 1488 ÜZEYİR GÜL 12E 31 8 29,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 18 5 16,75 2 2 1,50 5 2 4,50 5 2 4,50 3 3 2,25 78 26 71,50 335,135 964

91 1698 TUNA BÜLBÜL 11B 29 11 26,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 19 5 17,75 2 0 2,00 5 2 4,50 4 3 3,25 3 3 2,25 78 28 71,00 334,858 971

92 0 DEFNE 12A 31 5 29,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 21 0 21,00 4 0 4,00 71 7 69,25 334,805 973

93 1628 NİLAY LÖK 11E 34 6 32,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 15 7 13,25 2 0 2,00 3 3 2,25 5 2 4,50 3 3 2,25 78 25 71,75 334,713 975

94 1542 AZRA GÜL 11B 33 6 31,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 17 4 16,00 1 2 0,50 2 3 1,25 4 2 3,50 5 1 4,75 77 22 71,50 334,520 976

95 1447 SILA ŞEHİPLİ 12D 33 6 31,50 4 1 3,75 2 1 1,75 2 3 1,25 5 0 5,00 20 8 18,00 4 2 3,50 3 4 2,00 3 2 2,50 2 4 1,00 78 31 70,25 334,428 977

96 1584 BÜŞRA DEMİREL 11C 33 7 31,25 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 16 10 13,50 3 2 2,50 4 3 3,25 6 1 5,75 4 2 3,50 79 30 71,50 333,413 994

97 1689 KAZIM BÖREKOĞLU   28 11 25,25 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 21 4 20,00 4 0 4,00 4 2 3,50 5 2 4,50 4 2 3,50 77 29 69,75 332,855 999

98 1614 EMRE DÖNMEZ 11D 33 6 31,50 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 18 5 16,75 1 1 0,75 4 1 3,75 2 0 2,00 1 1 0,75 74 15 70,25 331,908 1012

99 1396 BÜNYAMİN YAĞCI 12A 30 6 28,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 13 4 12,00 2 1 1,75 6 1 5,75 3 4 2,00 5 1 4,75 76 19 71,25 331,488 1017

100 1426 ECE Y 12C 30 6 28,50 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 16 6 14,50 2 1 1,75 5 2 4,50 3 4 2,00 3 1 2,75 76 22 70,50 331,390 1021

101 0 ORHAN BY   31 9 28,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 16 8 14,00 1 3 0,25 6 1 5,75 4 3 3,25 3 2 2,50 78 28 71,00 331,233 1026

102 1655 ELA NUR KOCAMAN 11F 32 5 30,75 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 19 5 17,75 1 0 1,00 4 0 4,00 1 2 0,50 1 0 1,00 73 14 69,50 330,518 1046

103 1376 NİSANUR KURNAZ 12A 33 6 31,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 19 3 18,25 1 2 0,50 3 4 2,00 2 4 1,00 0 2 -0,50 75 23 69,25 330,518 1046

104 1617 ÇELEN BERAT   19 6 17,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 20 9 17,75 8 2 7,50 6 1 5,75 4 3 3,25 1 4 0,00 75 28 68,00 329,025 1070

105 1642 İREM DOĞAN 11E 36 4 35,00 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 15 5 13,75 3 1 2,75 4 2 3,50 1 3 0,25 74 17 69,75 328,028 1095

106 1713 BÜNYAMİN YELKEN 11F 33 7 31,25 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 16 4 15,00 3 0 3,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 74 21 68,75 327,315 1109

107 1709 İBRAHİM KÜÇÜKKOÇ 11D 30 6 28,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 3 0 3,00 16 5 14,75 1 0 1,00 5 1 4,75 2 1 1,75 3 1 2,75 73 15 69,25 327,098 1112

108 0 SUDENAZ SERT*Ş 11A 35 3 34,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 12 6 10,50 2 0 2,00 3 0 3,00 3 1 2,75 2 1 1,75 73 13 69,75 327,085 1113

109 1601 BERAT ONAT 11D 32 7 30,25 4 0 4,00 1 2 0,50 3 0 3,00 5 0 5,00 19 1 18,75 2 1 1,75 4 2 3,50 1 1 0,75 1 2 0,50 72 16 68,00 326,918 1116

110 1652 FATİH GÜL 11E 31 7 29,25 3 1 2,75 1 0 1,00 4 0 4,00 2 0 2,00 22 2 21,50 4 0 4,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 70 14 66,50 325,723 1140

111 1509 MERT BOZDOĞAN 11A 35 5 33,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 17 7 15,25 1 5 -0,25 3 4 2,00 1 5 -0,25 2 1 1,75 76 30 68,50 325,618 1145

112 1638 FATIMA ÇAKIR 11E 32 8 30,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 18 8 16,00 2 0 2,00 2 3 1,25 5 1 4,75 0 4 -1,00 75 28 68,00 325,460 1149

113 1548 NİSA 11B 35 4 34,00 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 16 8 14,00 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 3 0,25 73 19 68,25 324,453 1168

114 1540 SELİN SAYICI 11B 38 2 37,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 0 4,00 16 7 14,25 1 0 1,00 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 72 15 68,25 323,788 1184

115 1700 İLAYDA ÖZKAN 11D 30 5 28,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 15 7 13,25 2 0 2,00 4 0 4,00 3 0 3,00 2 1 1,75 72 15 68,25 323,735 1186

116 1697 SEMA NUR KOÇUK 11B 31 3 30,25 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 18 5 16,75 2 0 2,00 3 2 2,50 4 0 4,00 1 1 0,75 71 14 67,50 323,633 1188
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi 242 280 493 5453

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,00 8,46 24,88 3,23 1,09 2,96 1,77 1,45 1,40 3,14 0,83 2,93 4,17 0,34 4,09 0,02 0,02 0,01 10,05 4,81 8,84 1,94 0,58 1,80 2,51 1,72 2,08 2,41 1,68 1,99 1,76 1,96 1,27 58,0022,94 52,25 266,950

Okul Ortalaması 30,59 6,45 28,98 3,85 0,79 3,66 2,13 1,41 1,78 3,69 0,65 3,53 4,51 0,21 4,46 0,06 0,02 0,05 17,13 5,19 15,83 2,98 0,81 2,77 3,46 1,63 3,05 3,24 1,88 2,77 2,46 2,02 1,95 74,1021,06 68,83 324,340

KATILIMLAR

117 1583 OĞUZ ERASLAN 11C 20 7 18,25 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 18 7 16,25 6 1 5,75 3 4 2,00 5 2 4,50 4 1 3,75 73 24 67,00 323,608 1189

118 0 METE 12E 30 8 28,00 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 14 8 12,00 6 1 5,75 1 2 0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 72 19 67,25 323,433 1191

119 0 G   29 10 26,50 5 0 5,00 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 19 5 17,75 4 3 3,25 3 1 2,75 1 5 -0,25 3 3 2,25 74 29 66,75 323,373 1192

120 1568 GÜLİSTAN GÖV 11C 32 4 31,00 5 0 5,00 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 17 4 16,00 1 0 1,00 3 1 2,75 1 4 0,00 3 2 2,50 72 18 67,50 323,175 1193

121 1563 EBRAR CEVHER 11B 31 8 29,00 5 0 5,00 1 4 0,00 5 0 5,00 5 0 5,00 11 2 10,50 3 1 2,75 3 0 3,00 6 0 6,00 3 3 2,25 73 18 68,50 322,705 1199

122 1714 BURAK BU 11E 35 3 34,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 18 7 16,25 1 3 0,25 3 4 2,00 1 5 -0,25 1 3 0,25 74 28 67,00 322,038 1211

123 1506 BİLGE DENİZ TOLUK 11A 34 1 33,75 2 0 2,00 1 2 0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 13 3 12,25 3 1 2,75 3 0 3,00 2 0 2,00 2 3 1,25 70 10 67,50 321,638 1221

124 1664 RÜVEYDA NUR BEBEK 11F 34 5 32,75 3 2 2,50 2 0 2,00 5 0 5,00 5 0 5,00 15 3 14,25 5 2 4,50 2 3 1,25 1 3 0,25 72 18 67,50 321,338 1226

125 0 ESRA ASLAN 11A 32 6 30,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 17 3 16,25 1 0 1,00 1 2 0,50 3 3 2,25 3 2 2,50 72 21 66,75 320,933 1234

126 1717 SALİH ÇİMKE 11F 28 9 25,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 18 8 16,00 3 0 3,00 3 2 2,50 4 2 3,50 2 1 1,75 73 26 66,50 320,648 1242

127 1588 AYŞE ARICAN 11C 34 5 32,75 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 14 7 12,25 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 2 2 1,50 72 20 67,00 319,733 1264

128 0 EBRAR GÜL ARTAR 11D 30 10 27,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 15 5 13,75 1 0 1,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 2 3,50 72 21 66,75 318,913 1275

129 0 AYÇA ÜNAL 12E 35 4 34,00 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 16 3 15,25 3 1 2,75 4 1 3,75 0 5 -1,25 71 18 66,50 318,835 1280

130 1690 NEHİR KÖSESOY 11D 34 1 33,75 4 0 4,00 1 0 1,00 5 0 5,00 5 0 5,00 11 2 10,50 1 0 1,00 2 0 2,00 2 2 1,50 4 2 3,50 69 7 67,25 318,665 1285

131 1653 SEHER KORHAN 11E 34 4 33,00 3 0 3,00 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 14 5 12,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 2 0 2,00 2 1 1,75 70 12 67,00 318,530 1289

132 1626 DELAL ALTUNKAYNAK 11E 31 9 28,75 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 19 6 17,50 2 0 2,00 3 3 2,25 3 3 2,25 1 4 0,00 73 30 65,50 318,478 1290

133 1632 ECE KATİP 11E 38 2 37,50 3 2 2,50 1 2 0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 15 5 13,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 71 18 66,50 318,450 1291

134 1463 BÜŞRA POLAT 12D 31 9 28,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 15 6 13,50 5 1 4,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 73 29 65,75 318,440 1292

135 1408 SİRAC 12C 29 5 27,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 16 3 15,25 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 2 3 1,25 70 17 65,75 318,140 1295

136 1609 BAHADIR AAKAN 11C 28 7 26,25 5 0 5,00 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 15 6 13,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 3 3,25 3 2 2,50 72 22 66,50 318,033 1301

137 1684 GÖRKEM ATEŞ 11A 31 5 29,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 14 3 13,25 2 1 1,75 2 1 1,75 5 1 4,75 0 1 -0,25 70 15 66,25 317,825 1303

138 1490 REMZİ KARA 12E 30 10 27,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 15 4 14,00 2 0 2,00 5 0 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 71 19 66,25 317,658 1306

139 1598 RÜVEYDA GÖK 11D 26 10 23,50 3 1 2,75 1 1 0,75 4 0 4,00 5 0 5,00 21 3 20,25 3 0 3,00 3 1 2,75 1 1 0,75 2 1 1,75 69 18 64,50 317,420 1310

140 1643 MUSTAFA H GÖK 11E 31 7 29,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 17 3 16,25 3 1 2,75 2 4 1,00 4 2 3,50 1 2 0,50 71 23 65,25 317,230 1313

141 1492 AHMET MASKAN 12E 30 10 27,50 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 16 8 14,00 3 0 3,00 4 3 3,25 4 2 3,50 2 2 1,50 73 31 65,25 315,288 1354

142 0 MELİS   31 9 28,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 11 9 8,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 2 3,50 3 3 2,25 73 28 66,00 314,763 1369

143 0 ABDULLAH CIĞIL 11C 30 8 28,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 15 5 13,75 1 0 1,00 2 3 1,25 3 3 2,25 4 1 3,75 71 23 65,25 314,283 1386

144 0 RANA 11F 33 6 31,50 4 1 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 4 1 3,75 13 4 12,00 2 0 2,00 3 1 2,75 4 2 3,50 1 3 0,25 70 19 65,25 313,898 1392

145 1594 SÜLEYM N ERDAL 11D 32 8 30,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 3 1,25 15 9 12,75 4 3 3,25 4 2 3,50 4 2 3,50 2 2 1,50 73 33 64,75 312,928 1416
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi 242 280 493 5453

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,00 8,46 24,88 3,23 1,09 2,96 1,77 1,45 1,40 3,14 0,83 2,93 4,17 0,34 4,09 0,02 0,02 0,01 10,05 4,81 8,84 1,94 0,58 1,80 2,51 1,72 2,08 2,41 1,68 1,99 1,76 1,96 1,27 58,0022,94 52,25 266,950

Okul Ortalaması 30,59 6,45 28,98 3,85 0,79 3,66 2,13 1,41 1,78 3,69 0,65 3,53 4,51 0,21 4,46 0,06 0,02 0,05 17,13 5,19 15,83 2,98 0,81 2,77 3,46 1,63 3,05 3,24 1,88 2,77 2,46 2,02 1,95 74,1021,06 68,83 324,340

KATILIMLAR

146 1625 AZRA OK 11E 36 4 35,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 15 8 13,00 2 0 2,00 2 0 2,00 2 2 1,50 2 1 1,75 69 20 64,00 310,620 1465

147 0 ARDA KARINLI 11A 28 11 25,25 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 18 6 16,50 2 0 2,00 3 4 2,00 3 2 2,50 2 4 1,00 71 31 63,25 310,590 1467

148 0 SELİM BÖLÜKBAŞI 11A 28 12 25,00 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 18 10 15,50 4 0 4,00 4 3 3,25 2 4 1,00 2 3 1,25 72 36 63,00 310,360 1473

149 1351 MUSTAFA YANAR 12A 29 8 27,00 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 9 8 7,00 5 1 4,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 70 21 64,75 310,138 1477

150 0 MERVE AYDIN 11B 32 7 30,25 5 0 5,00 1 0 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 14 5 12,75 2 1 1,75 2 0 2,00 2 1 1,75 1 2 0,50 68 17 63,75 310,055 1480

151 1648 TAYFUR ENES GÜNAY 11E 31 8 29,00 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 16 4 15,00 1 0 1,00 2 3 1,25 2 5 0,75 2 4 1,00 70 27 63,25 309,703 1484

152 1667 MALİ TOYDEMİR 11F 29 7 27,25 5 0 5,00 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 16 9 13,75 5 2 4,50 5 2 4,50 1 5 -0,25 1 5 -0,25 71 33 62,75 309,165 1495

153 1518 ONUR KIYMACI 11C 31 8 29,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 11 2 10,50 2 0 2,00 3 3 2,25 5 1 4,75 2 4 1,00 69 20 64,00 308,750 1501

154 1672 ERCÜMENT MAT 11F 29 10 26,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 16 7 14,25 2 2 1,50 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 69 24 63,00 308,465 1508

155 1604 ELİF KIYMACI 11C 25 3 24,25 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 19 1 18,75 4 0 4,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 64 11 61,25 308,210 1513

156 1666 ŞEVVAL BENLİ 11D 33 7 31,25 4 0 4,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 5 0 5,00 17 3 16,25 1 0 1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 66 14 62,50 308,093 1516

157 1472 FATMA ZEHRA ÇOLAK 12E 31 8 29,00 2 1 1,75 1 0 1,00 5 0 5,00 14 3 13,25 4 0 4,00 4 2 3,50 4 3 3,25 3 3 2,25 68 20 63,00 307,920 1522

158 0 ÇINAR DEVECİ 11B 32 5 30,75 1 3 0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 13 7 11,25 4 0 4,00 4 2 3,50 2 2 1,50 3 2 2,50 69 24 63,00 307,133 1539

159 0 ZEHRA YILMAZ   31 9 28,75 3 2 2,50 1 3 0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 15 10 12,50 3 1 2,75 4 3 3,25 3 1 2,75 3 3 2,25 71 33 62,75 306,220 1565

160 1596 YAREN GÖK 11D 35 5 33,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 11 9 8,75 0 1 -0,25 5 2 4,50 3 2 2,50 2 3 1,25 70 24 64,00 306,203 1567

161 1532 YUSUF KARAYAZI 11A 34 4 33,00 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 11 7 9,25 1 0 1,00 3 3 2,25 1 0 1,00 1 3 0,25 68 19 63,25 306,143 1569

162 0 SELİN MUTLUOĞLU 12A 36 3 35,25 5 0 5,00 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 11 2 10,50 1 0 1,00 64 6 62,50 305,303 1584

163 1683 ECEM CİVELEK 11F 33 7 31,25 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 12 14 8,50 1 0 1,00 3 3 2,25 1 6 -0,50 4 2 3,50 71 33 62,75 303,715 1624

164 1696 ALİ ŞİMŞEK 11B 17 10 14,50 4 1 3,75 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 16 5 14,75 4 1 3,75 7 0 7,00 5 0 5,00 4 0 4,00 66 20 61,00 300,965 1707

165 1567 UMUT REYHANİYE 11C 25 10 22,50 4 0 4,00 1 3 0,25 2 0 2,00 5 0 5,00 17 7 15,25 5 1 4,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 67 28 60,00 300,925 1708

166 1671 NEHİR SELÇUK 11F 28 5 26,75 1 1 0,75 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 14 7 12,25 4 2 3,50 5 2 4,50 2 4 1,00 4 1 3,75 67 24 61,00 300,703 1712

167 1374 TUNCER ARSLAN 12A 25 11 22,25 5 0 5,00 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 14 6 12,50 7 0 7,00 4 3 3,25 2 3 1,25 1 5 -0,25 68 33 59,75 300,415 1716

168 1658 HATİCE YILMAZ 11F 33 7 31,25 3 2 2,50 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 14 10 11,50 1 0 1,00 2 3 1,25 3 0 3,00 1 0 1,00 67 24 61,00 299,778 1733

169 1479 AZİZE 12E 36 3 35,25 4 0 4,00 1 2 0,50 1 1 0,75 5 0 5,00 14 3 13,25 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 63 11 60,25 299,480 1744

170 1356 ESMA K 12A 25 12 22,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 17 2 16,50 3 1 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 65 21 59,75 298,258 1778

171 1591 AYÇA EDİK 11C 25 6 23,50 3 2 2,50 2 1 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 19 1 18,75 1 1 0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 2 2 1,50 63 14 59,50 298,150 1783

172 1433 NESİBE ÇOBAN 12E 36 4 35,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 14 10 11,50 2 0 2,00 1 0 1,00 64 16 60,00 298,130 1784

173 1679 UFUKEDİK 11F 27 9 24,75 4 0 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 12 5 10,75 6 0 6,00 3 0 3,00 3 3 2,25 0 5 -1,25 66 26 59,50 298,018 1788

174 1630 EMRE BAHRİ YILMAZ 11E 25 14 21,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 23 4 22,00 5 1 4,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 3 1,25 64 26 57,50 297,640 1798
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi 242 280 493 5453

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,00 8,46 24,88 3,23 1,09 2,96 1,77 1,45 1,40 3,14 0,83 2,93 4,17 0,34 4,09 0,02 0,02 0,01 10,05 4,81 8,84 1,94 0,58 1,80 2,51 1,72 2,08 2,41 1,68 1,99 1,76 1,96 1,27 58,0022,94 52,25 266,950

Okul Ortalaması 30,59 6,45 28,98 3,85 0,79 3,66 2,13 1,41 1,78 3,69 0,65 3,53 4,51 0,21 4,46 0,06 0,02 0,05 17,13 5,19 15,83 2,98 0,81 2,77 3,46 1,63 3,05 3,24 1,88 2,77 2,46 2,02 1,95 74,1021,06 68,83 324,340

KATILIMLAR

175 1565 OKAN VAROL 11C 27 13 23,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 16 5 14,75 1 1 0,75 3 3 2,25 2 3 1,25 2 2 1,50 67 30 59,50 297,088 1808

176 1662 YAREN GÖKPINAR 11F 30 3 29,25 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 14 9 11,75 2 1 1,75 1 4 0,00 2 1 1,75 1 2 0,50 65 22 59,50 296,463 1821

177 1420 BUĞRA LÖK 12C 19 4 18,00 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 20 3 19,25 3 2 2,50 2 4 1,00 3 2 2,50 1 3 0,25 63 20 58,00 296,410 1823

178 1538 SARYA İNANMA 11B 25 11 22,25 5 0 5,00 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 16 3 15,25 2 1 1,75 2 0 2,00 2 1 1,75 2 2 1,50 64 20 59,00 296,328 1828

179 1661 A ÖZBEY 11F 28 5 26,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 15 8 13,00 3 4 2,00 2 3 1,25 3 3 2,25 2 2 1,50 67 31 59,25 295,855 1844

180 1654 PERİSU GÜMÜŞSOY 11F 31 7 29,25 4 0 4,00 3 2 2,50 3 1 2,75 14 3 13,25 4 3 3,25 5 1 4,75 1 4 0,00 65 21 59,75 295,515 1857

181 1481 ELA İ 12E 25 12 22,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 5 0 5,00 19 2 18,50 4 2 3,50 4 0 4,00 3 3 2,25 64 21 58,75 295,118 1864

182 1592 TUANA YAKUT 11B 31 6 29,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 12 1 11,75 1 0 1,00 2 0 2,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 63 15 59,25 294,738 1871

183 0 YAKUP ASLI 11B 26 13 22,75 5 0 5,00 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 15 5 13,75 2 0 2,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 1 1,75 65 26 58,50 293,928 1892

184 1620 EMİNE 11D 20 8 18,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 22 4 21,00 6 1 5,75 1 1 0,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 61 20 56,00 293,630 1900

185 1677 RABİA TOKSOY 11B 34 6 32,50 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 13 7 11,25 1 1 0,75 5 1 4,75 0 3 -0,75 65 23 59,25 293,538 1905

186 1695 ARDA TAMUK 11B 26 14 22,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 20 8 18,00 1 1 0,75 2 5 0,75 2 5 0,75 2 4 1,00 68 42 57,50 293,250 1918

187 1602 ZEHRA DMRTS 11D 26 3 25,25 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 12 5 10,75 3 0 3,00 3 0 3,00 2 1 1,75 2 1 1,75 61 10 58,50 292,403 1940

188 1669 ŞEHBAL ÇENGEL 11F 24 9 21,75 3 1 2,75 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 18 2 17,50 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 61 18 56,50 291,828 1956

189 1550 SAİD 11B 27 9 24,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 10 11 7,25 5 1 4,75 3 3 2,25 4 2 3,50 4 2 3,50 67 34 58,50 290,678 1979

190 1555 HÜSEYİN DELEN 11B 18 8 16,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 18 5 16,75 1 2 0,50 2 5 0,75 4 3 3,25 5 1 4,75 64 27 57,25 290,183 1991

191 1715 M BİLGİN 11F 31 9 28,75 4 0 4,00 1 3 0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 16 4 15,00 1 1 0,75 61 18 56,50 288,748 2025

192 1685 MAHİRE CAN 11A 26 12 23,00 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 16 6 14,50 3 0 3,00 4 3 3,25 3 4 2,00 5 1 4,75 66 37 56,75 288,018 2036

193 1607 EFE A TOKUR 11D 28 11 25,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 12 6 10,50 1 1 0,75 4 1 3,75 3 4 2,00 3 2 2,50 65 30 57,50 287,303 2051

194 0 CİHAN ENES OKCU 11B 32 6 30,50 4 0 4,00 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 8 7 6,25 1 0 1,00 2 1 1,75 2 0 2,00 2 1 1,75 62 16 58,00 287,175 2053

195 0 NİL ÇAPAR 11A 32 7 30,25 4 0 4,00 1 2 0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 10 8 8,00 1 1 0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 63 22 57,50 286,843 2061

196 1514 AHMET GÖKÇE 11A 30 7 28,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 15 2 14,50 59 14 55,50 284,863 2116

197 1703 SABRİ UÇAN 11C 25 7 23,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 12 8 10,00 2 1 1,75 5 1 4,75 2 3 1,25 1 4 0,00 63 27 56,25 284,300 2138

198 1635 ÇAĞATAY TALAY 11E 33 6 31,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 14 5 12,75 3 3 2,25 2 3 1,25 4 1 3,75 61 19 56,25 284,098 2145

199 1712 BİLAL ŞAHİN 11F 21 7 19,25 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 4 0 4,00 17 7 15,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 60 22 54,50 283,853 2151

200 1656 SAMET ŞAMİL EZGİ 11F 24 13 20,75 3 2 2,50 2 0 2,00 2 1 1,75 5 0 5,00 19 3 18,25 2 0 2,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 59 20 54,00 283,153 2172

201 1670 ELİF EYLÜL DEMİR 11F 29 9 26,75 3 2 2,50 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 13 7 11,25 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 3 3 2,25 63 31 55,25 282,175 2208

202 1606 A HAKAN PARLAK 11D 22 7 20,25 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 0 4,00 12 7 10,25 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 2 2 1,50 61 22 55,50 281,063 2234

203 0 TUNA TUNCA ARDA   26 10 23,50 17 1 16,75 2 1 1,75 6 0 6,00 3 2 2,50 4 1 3,75 58 15 54,25 279,898 2265
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi 242 280 493 5453

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,00 8,46 24,88 3,23 1,09 2,96 1,77 1,45 1,40 3,14 0,83 2,93 4,17 0,34 4,09 0,02 0,02 0,01 10,05 4,81 8,84 1,94 0,58 1,80 2,51 1,72 2,08 2,41 1,68 1,99 1,76 1,96 1,27 58,0022,94 52,25 266,950

Okul Ortalaması 30,59 6,45 28,98 3,85 0,79 3,66 2,13 1,41 1,78 3,69 0,65 3,53 4,51 0,21 4,46 0,06 0,02 0,05 17,13 5,19 15,83 2,98 0,81 2,77 3,46 1,63 3,05 3,24 1,88 2,77 2,46 2,02 1,95 74,1021,06 68,83 324,340

KATILIMLAR

204 1627 MUSTAFA BURAK BAHAR11E 21 4 20,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 15 5 13,75 2 1 1,75 3 1 2,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 58 17 53,75 279,378 2284

205 1533 CEMRE OĞUZHAN 11A 34 3 33,25 16 6 14,50 2 2 1,50 2 1 1,75 3 0 3,00 0 3 -0,75 57 15 53,25 277,110 2353

206 1587 ALİ KARAKURT 11C 36 4 35,00 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 1 4 0,00 9 7 7,25 1 0 1,00 2 1 1,75 2 3 1,25 1 2 0,50 60 23 54,25 276,033 2385

207 1673 GÜLİZAR YILMAZ 11F 26 8 24,00 4 0 4,00 1 1 0,75 4 0 4,00 15 4 14,00 1 0 1,00 4 2 3,50 2 2 1,50 1 3 0,25 58 20 53,00 275,860 2389

208 1724 GÖKÇE ENİŞTE 11F 35 4 34,00 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 12 18 7,50 0 10 -2,50 63 35 54,25 275,243 2415

209 1665 ALİ GÖKTUĞ DALKILIÇ 11F 28 11 25,25 5 0 5,00 2 2 1,50 3 0 3,00 13 8 11,00 1 0 1,00 5 2 4,50 2 2 1,50 1 2 0,50 60 27 53,25 274,570 2431

210 1572 GÖKTUĞ ÇADIR 11C 32 7 30,25 12 4 11,00 4 2 3,50 6 1 5,75 3 2 2,50 57 16 53,00 271,488 2516

211 1551 AHMET DEMİR 11B 27 11 24,25 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 15 5 13,75 1 0 1,00 56 20 51,00 270,758 2540

212 1716 SENA SENTURK 11E 25 15 21,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 15 4 14,00 56 21 50,75 269,685 2573

213 1616 HALİL ANIL ŞENTÜRK 11D 28 12 25,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 11 2 10,50 1 0 1,00 56 18 51,50 269,665 2574

214 1650 GÜRKAN AYDIN 11E 16 4 15,00 21 6 19,50 8 2 7,50 4 3 3,25 3 2 2,50 2 4 1,00 54 21 48,75 268,968 2583

215 1549 ERTUĞRUL 11B 27 11 24,25 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 13 6 11,50 1 1 0,75 1 2 0,50 56 24 50,00 265,378 2689

216 1612 BUSE TAŞAR 11D 32 7 30,25 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 15 6 13,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 55 22 49,50 264,593 2704

217 1557 ELİF YILDIZOĞLU 11B 27 13 23,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 7 6 5,50 1 1 0,75 3 4 2,00 4 3 3,25 2 3 1,25 59 33 50,75 263,400 2736

218 1633 UMUT KAYA 11E 23 16 19,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 16 8 14,00 2 1 1,75 1 0 1,00 3 2 2,50 56 30 48,50 262,575 2764

219 1566 FATMA NİSA GEBENLİ 11C 12 3 11,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 16 4 15,00 1 0 1,00 2 3 1,25 5 1 4,75 3 2 2,50 53 17 48,75 262,505 2766

220 1562 OĞUZ ALA 11C 32 7 30,25 11 1 10,75 5 1 4,75 2 3 1,25 3 1 2,75 53 13 49,75 261,755 2791

221 0 FURKAN 11C 21 5 19,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 14 8 12,00 1 0 1,00 1 2 0,50 52 18 47,50 258,628 2878

222 0 DİLA DALYANOĞLU 11B 16 4 15,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 4 0 4,00 4 0 4,00 16 2 15,50 5 2 4,50 3 2 2,50 1 4 0,00 52 18 47,50 258,445 2883

223 1571 DİDEM ANDI 11C 24 13 20,75 4 0 4,00 1 0 1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 9 8 7,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 3 2,25 1 2 0,50 56 32 48,00 256,893 2925

224 1622 HATİCE RANA ABLAY 11D 16 9 13,75 3 0 3,00 1 0 1,00 1 0 1,00 5 0 5,00 15 3 14,25 2 0 2,00 2 0 2,00 3 0 3,00 1 0 1,00 49 12 46,00 254,393 3002

225 1659 RUMEYSA PERKTAŞ 11F 26 6 24,50 2 0 2,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 14 5 12,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 50 16 46,00 253,365 3031

226 1691 ÇINAR TEKİN 11B 29 11 26,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 10 13 6,75 2 1 1,75 5 2 4,50 2 4 1,00 1 3 0,25 58 45 46,75 251,905 3066

227 1537 SİMAY ÖZ 11B 26 9 23,75 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 8 7 6,25 3 0 3,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 51 21 45,75 250,430 3106

228 3411 DUYGU KARAMAN 11B 23 12 20,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 3 0 3,00 12 8 10,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 53 30 45,50 249,955 3124

229 1560 KÜRŞAT ERGÖRÜN 11B 27 10 24,50 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 4 3,00 4 2 3,50 4 2 3,50 2 3 1,25 54 27 47,25 249,818 3128

230 9 ERLİNG BRAUT HAALAND12Ğ 28 8 26,00 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 2 4,50 49 12 46,00 248,880 3156

231 0 İLAYDA **E* 11 22 7 20,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 11 5 9,75 4 0 4,00 48 15 44,25 248,730 3163

232 1701 MEHMET ALİ TAVUKÇU 11C 22 14 18,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 12 13 8,75 4 4 3,00 53 35 44,25 247,698 3200
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi 242 280 493 5453

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,00 8,46 24,88 3,23 1,09 2,96 1,77 1,45 1,40 3,14 0,83 2,93 4,17 0,34 4,09 0,02 0,02 0,01 10,05 4,81 8,84 1,94 0,58 1,80 2,51 1,72 2,08 2,41 1,68 1,99 1,76 1,96 1,27 58,0022,94 52,25 266,950

Okul Ortalaması 30,59 6,45 28,98 3,85 0,79 3,66 2,13 1,41 1,78 3,69 0,65 3,53 4,51 0,21 4,46 0,06 0,02 0,05 17,13 5,19 15,83 2,98 0,81 2,77 3,46 1,63 3,05 3,24 1,88 2,77 2,46 2,02 1,95 74,1021,06 68,83 324,340

KATILIMLAR

233 1564 TALHA PARLAR 11C 13 6 11,50 20 6 18,50 6 0 6,00 5 1 4,75 2 2 1,50 46 15 42,25 247,018 3220

234 1619 NİSA BAY KARA 11D 29 10 26,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 1 4 0,00 2 2 1,50 1 4 0,00 4 1 3,75 52 24 46,00 246,405 3239

235 1686 ESMA ÇELİK 11A 29 11 26,25 15 6 13,50 3 0 3,00 47 17 42,75 245,155 3276

236 1559 HALİL 11B 26 8 24,00 4 0 4,00 1 0 1,00 3 0 3,00 3 2 2,50 9 4 8,00 1 2 0,50 1 1 0,75 48 17 43,75 243,788 3323

237 0 REYY N PİŞGİN 11B 5 0 5,00 5 0 5,00 16 8 14,00 3 3 2,25 3 0 3,00 1 0 1,00 3 1 2,75 36 12 33,00 212,890 4168

238 1645 ARDA BOZKURT 11E 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 18 9 15,75 2 2 1,50 34 17 29,75 205,158 4305

239 1629 ŞEVKET ÖKTEM 11E 6 1 5,75 4 1 3,75 1 4 0,00 1 0 1,00 13 8 11,00 1 1 0,75 4 2 3,50 2 3 1,25 2 3 1,25 34 23 28,25 195,295 4521

240 1585 HÜMEYRA 11 12 2 11,50 3 1 2,75 5 0 5,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 26 3 25,25 181,318 4790

241 1519 İLHAN MUSTAFA YAVUZ11A 16 5 14,75 16 5 14,75 155,608 5146

242 1366 NURSİMA UÇKUN 12A 15 24 9,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 1 4 0,00 7 13 3,75 0 1 -0,25 2 5 0,75 1 4 0,00 0 6 -1,50 29 68 12,00 140,240 5276

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
  11 11A 11B 11C 11D 11E 11F 12A 12B 12C 12D 12E 12Ğ

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
  11 11A 11B 11C 11D 11E 11F

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                                9 / 9

http://www.tcpdf.org

