
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1 80 80 156 3389

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,69 10,74 22,00 2,51 1,19 2,22 1,78 1,27 1,47 2,99 0,94 2,75 3,53 0,81 3,33 0,02 0,01 0,02 11,55 4,47 10,44 3,21 1,33 2,88 2,79 1,18 2,50 1,26 1,64 0,85 54,33 23,58 48,46 254,220

Okul Ortalaması 30,96 7,65 29,05 3,65 0,76 3,46 2,39 1,13 2,11 3,94 0,63 3,78 4,10 0,65 3,94 0,00 0,00 0,00 24,13 4,66 22,96 4,89 1,11 4,61 4,77 1,19 4,47 2,23 1,85 1,77 81,06 19,63 76,15 350,780

KATILIMLAR

1 1484 EMİNE AKBALIK 12E 33 7 31,25 4 1 3,75 2 0 2,00 4 0 4,00 4 1 3,75 35 5 33,75 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 101 15 97,25 424,260 51

2 1454 MUSTAFA PETEK 12D 31 9 28,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 32 4 31,00 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 100 16 96,00 418,833 66

3 1445 ELİF SİNEM KARA 12D 35 5 33,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 32 2 31,50 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 98 15 94,25 414,295 78

4 1451 ZÜLAL DELİASLAN 12D 35 3 34,25 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 31 2 30,50 6 0 6,00 6 1 5,75 4 2 3,50 97 11 94,25 413,640 82

5 1476 NİSANUR TADLI 12A 36 4 35,00 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 30 4 29,00 5 1 4,75 5 1 4,75 4 2 3,50 96 14 92,50 407,775 99

6 1367 İLKNUR DEMİR   34 5 32,75 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 31 5 29,75 6 1 5,75 6 0 6,00 4 2 3,50 96 16 92,00 406,073 104

7 0 REYYAN TÜRKER 12B 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 28 1 27,75 6 0 6,00 7 0 7,00 3 3 2,25 95 13 91,75 404,163 108

8 1377 ONUR  YA*AN 12A 35 5 33,75 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 28 2 27,50 6 1 5,75 5 2 4,50 3 3 2,25 95 14 91,50 403,928 110

9 1486 İBRAHİM SAĞLAM 12E 34 6 32,50 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 32 4 31,00 5 2 4,50 4 3 3,25 2 3 1,25 95 18 90,50 403,720 111

10 1390 EFE DŞRN 12B 31 8 29,00 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 32 4 31,00 7 0 7,00 6 1 5,75 3 2 2,50 95 17 90,75 402,948 117

11 1452 TAHİR POLAT 12D 33 7 31,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 29 6 27,50 7 0 7,00 7 0 7,00 4 2 3,50 96 19 91,25 401,850 122

12 0 DURU GE*K 12A 34 5 32,75 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 26 5 24,75 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 94 14 90,50 397,828 138

13 1436 KEMAL BERK 12A 33 7 31,25 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 25 1 24,75 5 1 4,75 7 0 7,00 4 2 3,50 93 11 90,25 397,730 139

14 1387 HANİFİ KELAHMETOĞLU 12B 33 7 31,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 31 2 30,50 4 2 3,50 6 1 5,75 1 4 0,00 93 18 88,50 397,013 141

15 1427 L 12C 30 10 27,50 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 35 5 33,75 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 94 24 88,00 395,805 147

16 1478 ÇAĞATAY ÖZDEM 12E 36 4 35,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 27 7 25,25 6 1 5,75 6 0 6,00 5 1 4,75 94 19 89,25 394,263 158

17 1369 HASAN DAN 12A 33 7 31,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 28 4 27,00 6 1 5,75 6 1 5,75 2 3 1,25 92 19 87,25 390,060 174

18 1439 KEZİBAN GÜZEL 12D 32 8 30,00 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 31 4 30,00 5 2 4,50 7 0 7,00 3 3 2,25 92 21 86,75 389,918 176

19 1475 SALİH SELLİ 12E 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 31 4 30,00 4 2 3,50 5 2 4,50 3 1 2,75 91 21 85,75 387,548 187

20 1465 NİSANUR ATEŞ 12D 33 5 31,75 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 26 4 25,00 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 91 16 87,00 387,483 188

21 1372 ZEYNEP NUR HORUZ 12A 34 6 32,50 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 27 5 25,75 6 1 5,75 6 1 5,75 3 1 2,75 91 17 86,75 387,273 190

22 1457 HALİL AKGÜL 12D 34 6 32,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 28 5 26,75 5 1 4,75 6 1 5,75 2 3 1,25 91 20 86,00 386,125 199

23 1355 JANSET BEYAN 12A 32 5 30,75 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 4 0 4,00 26 5 24,75 5 1 4,75 5 2 4,50 4 2 3,50 89 15 85,25 382,405 222

24 1349 AKİF KRC 12A 32 8 30,00 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 30 4 29,00 6 1 5,75 5 2 4,50 3 0 3,00 89 19 84,25 381,473 231

25 1410 SEZEN SEÇER 12E 31 9 28,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 30 7 28,25 6 0 6,00 4 3 3,25 2 3 1,25 89 24 83,00 377,873 250

26 1419 SENİH 12C 35 5 33,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 26 6 24,50 6 1 5,75 5 2 4,50 1 2 0,50 88 19 83,25 376,255 262

27 1444 AHMET KNKLP L 12D 30 10 27,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 29 5 27,75 4 3 3,25 5 1 4,75 3 3 2,25 88 24 82,00 374,515 272

28 1432 SILA SEMA ÖZTÜRK 12C 36 3 35,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 25 3 24,25 5 1 4,75 6 1 5,75 2 1 1,75 86 13 82,75 374,015 273

29 1434 CEYHUN USLU 12C 34 6 32,50 5 0 5,00 0 5 -1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 25 5 23,75 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 88 22 82,50 372,650 282
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1 80 80 156 3389

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,69 10,74 22,00 2,51 1,19 2,22 1,78 1,27 1,47 2,99 0,94 2,75 3,53 0,81 3,33 0,02 0,01 0,02 11,55 4,47 10,44 3,21 1,33 2,88 2,79 1,18 2,50 1,26 1,64 0,85 54,33 23,58 48,46 254,220

Okul Ortalaması 30,96 7,65 29,05 3,65 0,76 3,46 2,39 1,13 2,11 3,94 0,63 3,78 4,10 0,65 3,94 0,00 0,00 0,00 24,13 4,66 22,96 4,89 1,11 4,61 4,77 1,19 4,47 2,23 1,85 1,77 81,06 19,63 76,15 350,780

KATILIMLAR

30 0 AHMET AKSAY 12B 34 6 32,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 20 8 18,00 6 1 5,75 5 2 4,50 5 1 4,75 88 20 83,00 370,685 294

31 1477 YASEMİN 12E 31 9 28,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 29 5 27,75 3 1 2,75 6 1 5,75 1 2 0,50 85 22 79,50 366,778 317

32 1440 EZGİ BOZ 12D 33 5 31,75 3 1 2,75 1 3 0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 28 5 26,75 3 1 2,75 5 0 5,00 1 3 0,25 83 18 78,50 363,138 338

33 1420 BUĞRA LÖK 12C 29 10 26,50 4 0 4,00 3 0 3,00 4 0 4,00 4 1 3,75 28 5 26,75 5 2 4,50 3 1 2,75 3 1 2,75 83 20 78,00 361,235 351

34 1407 PINAR ARAY 12B 32 7 30,25 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 28 3 27,25 5 0 5,00 1 4 0,00 1 1 0,75 82 18 77,50 360,913 354

35 1466 BARIŞ CAN AYDOĞDU 12D 29 11 26,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 28 7 26,25 6 1 5,75 5 2 4,50 1 4 0,00 85 29 77,75 360,095 361

36 1453 BİLGE TAŞAR 12D 34 6 32,50 3 0 3,00 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 21 2 20,50 7 0 7,00 4 0 4,00 2 2 1,50 81 12 78,00 356,735 386

37 1503 NİSA ERTUNÇ 11B 32 5 30,75 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 18 4 17,00 7 0 7,00 7 0 7,00 3 2 2,50 82 13 78,75 356,150 389

38 1467 CELAL BAŞAR 12D 33 7 31,25 5 0 5,00 1 3 0,25 3 2 2,50 27 5 25,75 3 3 2,25 5 2 4,50 5 0 5,00 82 22 76,50 355,133 395

39 1495 EREN ÖZ 12E 34 5 32,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 19 6 17,50 5 2 4,50 4 3 3,25 5 1 4,75 83 20 78,00 355,043 396

40 1366 NURSİMA UÇKUN 12A 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 16 1 15,75 6 0 6,00 7 0 7,00 4 2 3,50 82 14 78,50 354,623 400

41 1462 NİSA SEÇER 12D 32 8 30,00 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 26 13 22,75 3 2 2,50 6 1 5,75 1 4 0,00 84 30 76,50 354,495 402

42 1350 BETÜL PARLAK 12E 29 6 27,50 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 29 2 28,50 2 1 1,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 78 13 74,75 353,063 415

43 1449 SAMETUNÇ 12D 32 6 30,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 25 6 23,50 4 2 3,50 4 2 3,50 3 3 2,25 82 25 75,75 352,203 420

44 1447 SILA ŞEHİRLİ 12D 30 8 28,00 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 23 9 20,75 5 2 4,50 6 1 5,75 4 1 3,75 82 24 76,00 350,260 432

45 1455 ELİF FERDA KILIÇASLN 12D 33 7 31,25 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 23 5 21,75 2 4 1,00 5 0 5,00 2 2 1,50 80 21 74,75 348,465 447

46 1418 KEMAL ERTUNÇ 12C 30 10 27,50 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 27 11 24,25 5 2 4,50 6 0 6,00 3 3 2,25 83 34 74,50 347,780 452

47 1426 ECE Y 12C 29 9 26,75 3 0 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 22 8 20,00 6 1 5,75 6 1 5,75 3 1 2,75 81 23 75,25 347,425 454

48 1353 SAİME NUR TEL 12A 30 8 28,00 5 0 5,00 2 0 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 20 4 19,00 4 0 4,00 6 0 6,00 2 0 2,00 78 13 74,75 345,828 465

49 1415 ESRA ÇOLAK 12E 34 6 32,50 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 17 1 16,75 7 0 7,00 3 2 2,50 1 2 0,50 78 12 75,00 345,705 466

50 1489 BÜNYAMİN KIRHAN 12E 30 10 27,50 4 0 4,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 25 3 24,25 3 1 2,75 5 2 4,50 2 2 1,50 78 20 73,00 344,085 481

51 1404 HAMZA ÇÖMEZ 12B 30 9 27,75 2 0 2,00 31 4 30,00 4 1 3,75 5 1 4,75 3 0 3,00 75 15 71,25 340,905 510

52 1376 NİSANUR KURNAZ 12A 35 5 33,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 15 2 14,50 7 0 7,00 5 2 4,50 1 5 -0,25 78 17 73,75 340,020 521

53 1482 ALİ ALTAY 12E 29 10 26,50 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 25 5 23,75 6 1 5,75 3 3 2,25 1 3 0,25 78 25 71,75 339,983 522

54 1463 BÜŞRA POLAT 12D 28 12 25,00 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 24 5 22,75 5 2 4,50 3 2 2,50 2 2 1,50 78 26 71,50 338,625 530

55 1351 MUSTAFA YANAR 12A 31 8 29,00 3 1 2,75 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 26 8 24,00 5 1 4,75 5 2 4,50 0 1 -0,25 77 23 71,25 338,183 532

56 1470 ERKAM 12E 28 12 25,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 25 5 23,75 6 0 6,00 5 2 4,50 0 3 -0,75 78 28 71,00 337,230 538

57 1469 AYÇA ÜNAL 12E 31 8 29,00 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 23 2 22,50 2 3 1,25 4 2 3,50 0 2 -0,50 74 19 69,25 332,253 574

58 1412 ARDA AKK 12A 31 9 28,75 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 19 5 17,75 4 3 3,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 74 22 68,50 326,568 620
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1 80 80 156 3389

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,69 10,74 22,00 2,51 1,19 2,22 1,78 1,27 1,47 2,99 0,94 2,75 3,53 0,81 3,33 0,02 0,01 0,02 11,55 4,47 10,44 3,21 1,33 2,88 2,79 1,18 2,50 1,26 1,64 0,85 54,33 23,58 48,46 254,220

Okul Ortalaması 30,96 7,65 29,05 3,65 0,76 3,46 2,39 1,13 2,11 3,94 0,63 3,78 4,10 0,65 3,94 0,00 0,00 0,00 24,13 4,66 22,96 4,89 1,11 4,61 4,77 1,19 4,47 2,23 1,85 1,77 81,06 19,63 76,15 350,780

KATILIMLAR

59 1442 BİLGESU KARAKURUM 12D 32 8 30,00 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 22 6 20,50 2 1 1,75 4 0 4,00 0 3 -0,75 73 22 67,50 325,255 632

60 1502 SERHAT 12A 30 10 27,50 2 2 1,50 1 0 1,00 5 0 5,00 4 1 3,75 18 6 16,50 7 0 7,00 5 0 5,00 1 2 0,50 73 21 67,75 321,843 656

61 1485 ORHAN KARAT AŞ 12E 26 14 22,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 22 6 20,50 6 1 5,75 4 2 3,50 1 1 0,75 74 29 66,75 321,823 657

62 1375 KAĞAN KÜÇÜK 12A 30 7 28,25 4 0 4,00 2 0 2,00 1 1 0,75 4 1 3,75 19 5 17,75 5 0 5,00 4 2 3,50 2 1 1,75 71 17 66,75 319,925 676

63 1495 REMZİ KARA 12E 29 8 27,00 4 0 4,00 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 17 3 16,25 5 0 5,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 69 14 65,50 316,255 708

64 1488 ÜVEYS GÜL 12E 27 13 23,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 22 6 20,50 5 2 4,50 4 2 3,50 1 2 0,50 72 32 64,00 313,353 742

65 1408 SİRAC 12C 28 12 25,00 3 2 2,50 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 21 3 20,25 5 1 4,75 3 2 2,50 1 2 0,50 69 25 62,75 309,348 783

66 0 İREM 12 29 10 26,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 17 4 16,00 5 1 4,75 4 1 3,75 3 2 2,50 70 25 63,75 309,193 786

67 1461 ELİF CANSU ÇİZMELİ 12D 30 9 27,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 19 2 18,50 4 1 3,75 4 2 3,50 0 2 -0,50 68 21 62,75 308,510 791

68 1480 METE AÇICI 12E 29 8 27,00 2 1 1,75 2 0 2,00 4 0 4,00 4 1 3,75 20 3 19,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 64 15 60,25 302,133 868

69 1430 GİRAY IŞIK 12C 26 14 22,50 4 0 4,00 1 1 0,75 3 0 3,00 3 2 2,50 18 11 15,25 6 0 6,00 5 1 4,75 2 2 1,50 68 31 60,25 297,388 925

70 0 ELA İNAL 12E 33 7 31,25 2 1 1,75 1 0 1,00 4 1 3,75 4 0 4,00 12 0 12,00 3 0 3,00 3 2 2,50 1 1 0,75 63 12 60,00 296,008 937

71 1473 ENES BAYTAR 12E 27 12 24,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 14 11 11,25 5 2 4,50 4 3 3,25 1 3 0,25 68 34 59,50 293,855 959

72 33 ADA OCAK 12E 18 2 17,50 32 3 31,25 3 0 3,00 3 0 3,00 1 1 0,75 57 6 55,50 292,890 966

73 1472 FATMA ZEHRA ÇOLAK 12E 23 5 21,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 20 4 19,00 5 0 5,00 5 1 4,75 2 0 2,00 59 12 56,00 286,023 1051

74 1450 YASİN 12D 28 8 26,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 14 3 13,25 2 0 2,00 3 0 3,00 0 2 -0,50 60 18 55,50 283,015 1078

75 1374 TUNCER ARSLAN 12A 25 11 22,25 3 2 2,50 1 2 0,50 4 0 4,00 3 2 2,50 14 3 13,25 5 0 5,00 4 3 3,25 2 1 1,75 61 24 55,00 280,058 1111

76 1492 AHMET MASKAN 12E 26 14 22,50 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 17 8 15,00 4 2 3,50 2 0 2,00 61 32 53,00 275,865 1163

77 1433 NESİBE ÇOBAN 12E 16 4 15,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 19 4 18,00 3 4 2,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 57 19 52,25 275,583 1169

78 1479 AZİZE YILDIZ 12A 33 7 31,25 2 2 1,50 1 1 0,75 1 0 1,00 11 6 9,50 2 1 1,75 50 17 45,75 250,125 1569

79 1498 RAVZA KONUKSEVER 12E 32 5 30,75 3 0 3,00 1 0 1,00 2 0 2,00 4 1 3,75 5 2 4,50 47 8 45,00 245,433 1656

80 1384 SEMİH 12B 29 11 26,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 3 3 2,25 3 1 2,75 1 4 0,00 51 22 45,50 243,343 1695

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1 80 80 156 3389

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,69 10,74 22,00 2,51 1,19 2,22 1,78 1,27 1,47 2,99 0,94 2,75 3,53 0,81 3,33 0,02 0,01 0,02 11,55 4,47 10,44 3,21 1,33 2,88 2,79 1,18 2,50 1,26 1,64 0,85 54,33 23,58 48,46 254,220

Okul Ortalaması 30,96 7,65 29,05 3,65 0,76 3,46 2,39 1,13 2,11 3,94 0,63 3,78 4,10 0,65 3,94 0,00 0,00 0,00 24,13 4,66 22,96 4,89 1,11 4,61 4,77 1,19 4,47 2,23 1,85 1,77 81,06 19,63 76,15 350,780

KATILIMLAR
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   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1 80 80 156 3389

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,69 10,74 22,00 2,51 1,19 2,22 1,78 1,27 1,47 2,99 0,94 2,75 3,53 0,81 3,33 0,02 0,01 0,02 11,55 4,47 10,44 3,21 1,33 2,88 2,79 1,18 2,50 1,26 1,64 0,85 54,33 23,58 48,46 254,220

Okul Ortalaması 30,96 7,65 29,05 3,65 0,76 3,46 2,39 1,13 2,11 3,94 0,63 3,78 4,10 0,65 3,94 0,00 0,00 0,00 24,13 4,66 22,96 4,89 1,11 4,61 4,77 1,19 4,47 2,23 1,85 1,77 81,06 19,63 76,15 350,780

SINIF:   

KATILIMLAR

1 1367 İLKNUR DEMİR   34 5 32,75 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 31 5 29,75 6 1 5,75 6 0 6,00 4 2 3,50 96 16 92,00 406,073 104
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11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1 80 80 156 3389

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,69 10,74 22,00 2,51 1,19 2,22 1,78 1,27 1,47 2,99 0,94 2,75 3,53 0,81 3,33 0,02 0,01 0,02 11,55 4,47 10,44 3,21 1,33 2,88 2,79 1,18 2,50 1,26 1,64 0,85 54,33 23,58 48,46 254,220

Okul Ortalaması 30,96 7,65 29,05 3,65 0,76 3,46 2,39 1,13 2,11 3,94 0,63 3,78 4,10 0,65 3,94 0,00 0,00 0,00 24,13 4,66 22,96 4,89 1,11 4,61 4,77 1,19 4,47 2,23 1,85 1,77 81,06 19,63 76,15 350,780

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 1503 NİSA ERTUNÇ 11B 32 5 30,75 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 18 4 17,00 7 0 7,00 7 0 7,00 3 2 2,50 82 13 78,75 356,150 389

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1 80 80 156 3389

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,69 10,74 22,00 2,51 1,19 2,22 1,78 1,27 1,47 2,99 0,94 2,75 3,53 0,81 3,33 0,02 0,01 0,02 11,55 4,47 10,44 3,21 1,33 2,88 2,79 1,18 2,50 1,26 1,64 0,85 54,33 23,58 48,46 254,220

Okul Ortalaması 30,96 7,65 29,05 3,65 0,76 3,46 2,39 1,13 2,11 3,94 0,63 3,78 4,10 0,65 3,94 0,00 0,00 0,00 24,13 4,66 22,96 4,89 1,11 4,61 4,77 1,19 4,47 2,23 1,85 1,77 81,06 19,63 76,15 350,780

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 İREM 12 29 10 26,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 17 4 16,00 5 1 4,75 4 1 3,75 3 2 2,50 70 25 63,75 309,193 786

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1 80 80 156 3389

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,69 10,74 22,00 2,51 1,19 2,22 1,78 1,27 1,47 2,99 0,94 2,75 3,53 0,81 3,33 0,02 0,01 0,02 11,55 4,47 10,44 3,21 1,33 2,88 2,79 1,18 2,50 1,26 1,64 0,85 54,33 23,58 48,46 254,220

Okul Ortalaması 30,96 7,65 29,05 3,65 0,76 3,46 2,39 1,13 2,11 3,94 0,63 3,78 4,10 0,65 3,94 0,00 0,00 0,00 24,13 4,66 22,96 4,89 1,11 4,61 4,77 1,19 4,47 2,23 1,85 1,77 81,06 19,63 76,15 350,780

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 1476 NİSANUR TADLI 12A 36 4 35,00 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 30 4 29,00 5 1 4,75 5 1 4,75 4 2 3,50 96 14 92,50 407,775 99

2 1377 ONUR  YA*AN 12A 35 5 33,75 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 28 2 27,50 6 1 5,75 5 2 4,50 3 3 2,25 95 14 91,50 403,928 110

3 0 DURU GE*K 12A 34 5 32,75 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 26 5 24,75 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 94 14 90,50 397,828 138

4 1436 KEMAL BERK 12A 33 7 31,25 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 25 1 24,75 5 1 4,75 7 0 7,00 4 2 3,50 93 11 90,25 397,730 139

5 1369 HASAN DAN 12A 33 7 31,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 28 4 27,00 6 1 5,75 6 1 5,75 2 3 1,25 92 19 87,25 390,060 174

6 1372 ZEYNEP NUR HORUZ 12A 34 6 32,50 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 27 5 25,75 6 1 5,75 6 1 5,75 3 1 2,75 91 17 86,75 387,273 190

7 1355 JANSET BEYAN 12A 32 5 30,75 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 4 0 4,00 26 5 24,75 5 1 4,75 5 2 4,50 4 2 3,50 89 15 85,25 382,405 222

8 1349 AKİF KRC 12A 32 8 30,00 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 30 4 29,00 6 1 5,75 5 2 4,50 3 0 3,00 89 19 84,25 381,473 231

9 1366 NURSİMA UÇKUN 12A 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 16 1 15,75 6 0 6,00 7 0 7,00 4 2 3,50 82 14 78,50 354,623 400

10 1353 SAİME NUR TEL 12A 30 8 28,00 5 0 5,00 2 0 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 20 4 19,00 4 0 4,00 6 0 6,00 2 0 2,00 78 13 74,75 345,828 465

11 1376 NİSANUR KURNAZ 12A 35 5 33,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 15 2 14,50 7 0 7,00 5 2 4,50 1 5 -0,25 78 17 73,75 340,020 521

12 1351 MUSTAFA YANAR 12A 31 8 29,00 3 1 2,75 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 26 8 24,00 5 1 4,75 5 2 4,50 0 1 -0,25 77 23 71,25 338,183 532

13 1412 ARDA AKK 12A 31 9 28,75 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 19 5 17,75 4 3 3,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 74 22 68,50 326,568 620

14 1502 SERHAT 12A 30 10 27,50 2 2 1,50 1 0 1,00 5 0 5,00 4 1 3,75 18 6 16,50 7 0 7,00 5 0 5,00 1 2 0,50 73 21 67,75 321,843 656

15 1375 KAĞAN KÜÇÜK 12A 30 7 28,25 4 0 4,00 2 0 2,00 1 1 0,75 4 1 3,75 19 5 17,75 5 0 5,00 4 2 3,50 2 1 1,75 71 17 66,75 319,925 676

16 1374 TUNCER ARSLAN 12A 25 11 22,25 3 2 2,50 1 2 0,50 4 0 4,00 3 2 2,50 14 3 13,25 5 0 5,00 4 3 3,25 2 1 1,75 61 24 55,00 280,058 1111

17 1479 AZİZE YILDIZ 12A 33 7 31,25 2 2 1,50 1 1 0,75 1 0 1,00 11 6 9,50 2 1 1,75 50 17 45,75 250,125 1569

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1 80 80 156 3389

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,69 10,74 22,00 2,51 1,19 2,22 1,78 1,27 1,47 2,99 0,94 2,75 3,53 0,81 3,33 0,02 0,01 0,02 11,55 4,47 10,44 3,21 1,33 2,88 2,79 1,18 2,50 1,26 1,64 0,85 54,33 23,58 48,46 254,220

Okul Ortalaması 30,96 7,65 29,05 3,65 0,76 3,46 2,39 1,13 2,11 3,94 0,63 3,78 4,10 0,65 3,94 0,00 0,00 0,00 24,13 4,66 22,96 4,89 1,11 4,61 4,77 1,19 4,47 2,23 1,85 1,77 81,06 19,63 76,15 350,780

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 0 REYYAN TÜRKER 12B 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 28 1 27,75 6 0 6,00 7 0 7,00 3 3 2,25 95 13 91,75 404,163 108

2 1390 EFE DŞRN 12B 31 8 29,00 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 32 4 31,00 7 0 7,00 6 1 5,75 3 2 2,50 95 17 90,75 402,948 117

3 1387 HANİFİ KELAHMETOĞLU 12B 33 7 31,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 31 2 30,50 4 2 3,50 6 1 5,75 1 4 0,00 93 18 88,50 397,013 141

4 0 AHMET AKSAY 12B 34 6 32,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 20 8 18,00 6 1 5,75 5 2 4,50 5 1 4,75 88 20 83,00 370,685 294

5 1407 PINAR ARAY 12B 32 7 30,25 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 28 3 27,25 5 0 5,00 1 4 0,00 1 1 0,75 82 18 77,50 360,913 354

6 1404 HAMZA ÇÖMEZ 12B 30 9 27,75 2 0 2,00 31 4 30,00 4 1 3,75 5 1 4,75 3 0 3,00 75 15 71,25 340,905 510

7 1384 SEMİH 12B 29 11 26,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 3 3 2,25 3 1 2,75 1 4 0,00 51 22 45,50 243,343 1695

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1 80 80 156 3389

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,69 10,74 22,00 2,51 1,19 2,22 1,78 1,27 1,47 2,99 0,94 2,75 3,53 0,81 3,33 0,02 0,01 0,02 11,55 4,47 10,44 3,21 1,33 2,88 2,79 1,18 2,50 1,26 1,64 0,85 54,33 23,58 48,46 254,220

Okul Ortalaması 30,96 7,65 29,05 3,65 0,76 3,46 2,39 1,13 2,11 3,94 0,63 3,78 4,10 0,65 3,94 0,00 0,00 0,00 24,13 4,66 22,96 4,89 1,11 4,61 4,77 1,19 4,47 2,23 1,85 1,77 81,06 19,63 76,15 350,780

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 1427 L 12C 30 10 27,50 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 35 5 33,75 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 94 24 88,00 395,805 147

2 1419 SENİH 12C 35 5 33,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 26 6 24,50 6 1 5,75 5 2 4,50 1 2 0,50 88 19 83,25 376,255 262

3 1432 SILA SEMA ÖZTÜRK 12C 36 3 35,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 25 3 24,25 5 1 4,75 6 1 5,75 2 1 1,75 86 13 82,75 374,015 273

4 1434 CEYHUN USLU 12C 34 6 32,50 5 0 5,00 0 5 -1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 25 5 23,75 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 88 22 82,50 372,650 282

5 1420 BUĞRA LÖK 12C 29 10 26,50 4 0 4,00 3 0 3,00 4 0 4,00 4 1 3,75 28 5 26,75 5 2 4,50 3 1 2,75 3 1 2,75 83 20 78,00 361,235 351

6 1418 KEMAL ERTUNÇ 12C 30 10 27,50 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 27 11 24,25 5 2 4,50 6 0 6,00 3 3 2,25 83 34 74,50 347,780 452

7 1426 ECE Y 12C 29 9 26,75 3 0 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 22 8 20,00 6 1 5,75 6 1 5,75 3 1 2,75 81 23 75,25 347,425 454

8 1408 SİRAC 12C 28 12 25,00 3 2 2,50 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 21 3 20,25 5 1 4,75 3 2 2,50 1 2 0,50 69 25 62,75 309,348 783

9 1430 GİRAY IŞIK 12C 26 14 22,50 4 0 4,00 1 1 0,75 3 0 3,00 3 2 2,50 18 11 15,25 6 0 6,00 5 1 4,75 2 2 1,50 68 31 60,25 297,388 925
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12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1 80 80 156 3389

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,69 10,74 22,00 2,51 1,19 2,22 1,78 1,27 1,47 2,99 0,94 2,75 3,53 0,81 3,33 0,02 0,01 0,02 11,55 4,47 10,44 3,21 1,33 2,88 2,79 1,18 2,50 1,26 1,64 0,85 54,33 23,58 48,46 254,220

Okul Ortalaması 30,96 7,65 29,05 3,65 0,76 3,46 2,39 1,13 2,11 3,94 0,63 3,78 4,10 0,65 3,94 0,00 0,00 0,00 24,13 4,66 22,96 4,89 1,11 4,61 4,77 1,19 4,47 2,23 1,85 1,77 81,06 19,63 76,15 350,780

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 1454 MUSTAFA PETEK 12D 31 9 28,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 32 4 31,00 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 100 16 96,00 418,833 66

2 1445 ELİF SİNEM KARA 12D 35 5 33,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 32 2 31,50 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 98 15 94,25 414,295 78

3 1451 ZÜLAL DELİASLAN 12D 35 3 34,25 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 31 2 30,50 6 0 6,00 6 1 5,75 4 2 3,50 97 11 94,25 413,640 82

4 1452 TAHİR POLAT 12D 33 7 31,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 29 6 27,50 7 0 7,00 7 0 7,00 4 2 3,50 96 19 91,25 401,850 122

5 1439 KEZİBAN GÜZEL 12D 32 8 30,00 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 31 4 30,00 5 2 4,50 7 0 7,00 3 3 2,25 92 21 86,75 389,918 176

6 1465 NİSANUR ATEŞ 12D 33 5 31,75 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 26 4 25,00 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 91 16 87,00 387,483 188

7 1457 HALİL AKGÜL 12D 34 6 32,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 28 5 26,75 5 1 4,75 6 1 5,75 2 3 1,25 91 20 86,00 386,125 199

8 1444 AHMET KNKLP L 12D 30 10 27,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 29 5 27,75 4 3 3,25 5 1 4,75 3 3 2,25 88 24 82,00 374,515 272

9 1440 EZGİ BOZ 12D 33 5 31,75 3 1 2,75 1 3 0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 28 5 26,75 3 1 2,75 5 0 5,00 1 3 0,25 83 18 78,50 363,138 338

10 1466 BARIŞ CAN AYDOĞDU 12D 29 11 26,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 28 7 26,25 6 1 5,75 5 2 4,50 1 4 0,00 85 29 77,75 360,095 361

11 1453 BİLGE TAŞAR 12D 34 6 32,50 3 0 3,00 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 21 2 20,50 7 0 7,00 4 0 4,00 2 2 1,50 81 12 78,00 356,735 386

12 1467 CELAL BAŞAR 12D 33 7 31,25 5 0 5,00 1 3 0,25 3 2 2,50 27 5 25,75 3 3 2,25 5 2 4,50 5 0 5,00 82 22 76,50 355,133 395

13 1462 NİSA SEÇER 12D 32 8 30,00 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 26 13 22,75 3 2 2,50 6 1 5,75 1 4 0,00 84 30 76,50 354,495 402

14 1449 SAMETUNÇ 12D 32 6 30,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 25 6 23,50 4 2 3,50 4 2 3,50 3 3 2,25 82 25 75,75 352,203 420

15 1447 SILA ŞEHİRLİ 12D 30 8 28,00 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 23 9 20,75 5 2 4,50 6 1 5,75 4 1 3,75 82 24 76,00 350,260 432

16 1455 ELİF FERDA KILIÇASLN 12D 33 7 31,25 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 23 5 21,75 2 4 1,00 5 0 5,00 2 2 1,50 80 21 74,75 348,465 447

17 1463 BÜŞRA POLAT 12D 28 12 25,00 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 24 5 22,75 5 2 4,50 3 2 2,50 2 2 1,50 78 26 71,50 338,625 530

18 1442 BİLGESU KARAKURUM 12D 32 8 30,00 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 22 6 20,50 2 1 1,75 4 0 4,00 0 3 -0,75 73 22 67,50 325,255 632

19 1461 ELİF CANSU ÇİZMELİ 12D 30 9 27,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 19 2 18,50 4 1 3,75 4 2 3,50 0 2 -0,50 68 21 62,75 308,510 791

20 1450 YASİN 12D 28 8 26,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 14 3 13,25 2 0 2,00 3 0 3,00 0 2 -0,50 60 18 55,50 283,015 1078
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12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1 80 80 156 3389

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,69 10,74 22,00 2,51 1,19 2,22 1,78 1,27 1,47 2,99 0,94 2,75 3,53 0,81 3,33 0,02 0,01 0,02 11,55 4,47 10,44 3,21 1,33 2,88 2,79 1,18 2,50 1,26 1,64 0,85 54,33 23,58 48,46 254,220

Okul Ortalaması 30,96 7,65 29,05 3,65 0,76 3,46 2,39 1,13 2,11 3,94 0,63 3,78 4,10 0,65 3,94 0,00 0,00 0,00 24,13 4,66 22,96 4,89 1,11 4,61 4,77 1,19 4,47 2,23 1,85 1,77 81,06 19,63 76,15 350,780

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 1484 EMİNE AKBALIK 12E 33 7 31,25 4 1 3,75 2 0 2,00 4 0 4,00 4 1 3,75 35 5 33,75 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 101 15 97,25 424,260 51

2 1486 İBRAHİM SAĞLAM 12E 34 6 32,50 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 32 4 31,00 5 2 4,50 4 3 3,25 2 3 1,25 95 18 90,50 403,720 111

3 1478 ÇAĞATAY ÖZDEM 12E 36 4 35,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 27 7 25,25 6 1 5,75 6 0 6,00 5 1 4,75 94 19 89,25 394,263 158

4 1475 SALİH SELLİ 12E 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 31 4 30,00 4 2 3,50 5 2 4,50 3 1 2,75 91 21 85,75 387,548 187

5 1410 SEZEN SEÇER 12E 31 9 28,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 30 7 28,25 6 0 6,00 4 3 3,25 2 3 1,25 89 24 83,00 377,873 250

6 1477 YASEMİN 12E 31 9 28,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 29 5 27,75 3 1 2,75 6 1 5,75 1 2 0,50 85 22 79,50 366,778 317

7 1495 EREN ÖZ 12E 34 5 32,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 19 6 17,50 5 2 4,50 4 3 3,25 5 1 4,75 83 20 78,00 355,043 396

8 1350 BETÜL PARLAK 12E 29 6 27,50 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 29 2 28,50 2 1 1,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 78 13 74,75 353,063 415

9 1415 ESRA ÇOLAK 12E 34 6 32,50 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 17 1 16,75 7 0 7,00 3 2 2,50 1 2 0,50 78 12 75,00 345,705 466

10 1489 BÜNYAMİN KIRHAN 12E 30 10 27,50 4 0 4,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 25 3 24,25 3 1 2,75 5 2 4,50 2 2 1,50 78 20 73,00 344,085 481

11 1482 ALİ ALTAY 12E 29 10 26,50 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 25 5 23,75 6 1 5,75 3 3 2,25 1 3 0,25 78 25 71,75 339,983 522

12 1470 ERKAM 12E 28 12 25,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 25 5 23,75 6 0 6,00 5 2 4,50 0 3 -0,75 78 28 71,00 337,230 538

13 1469 AYÇA ÜNAL 12E 31 8 29,00 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 23 2 22,50 2 3 1,25 4 2 3,50 0 2 -0,50 74 19 69,25 332,253 574

14 1485 ORHAN KARAT AŞ 12E 26 14 22,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 22 6 20,50 6 1 5,75 4 2 3,50 1 1 0,75 74 29 66,75 321,823 657

15 1495 REMZİ KARA 12E 29 8 27,00 4 0 4,00 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 17 3 16,25 5 0 5,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 69 14 65,50 316,255 708

16 1488 ÜVEYS GÜL 12E 27 13 23,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 22 6 20,50 5 2 4,50 4 2 3,50 1 2 0,50 72 32 64,00 313,353 742

17 1480 METE AÇICI 12E 29 8 27,00 2 1 1,75 2 0 2,00 4 0 4,00 4 1 3,75 20 3 19,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 64 15 60,25 302,133 868

18 0 ELA İNAL 12E 33 7 31,25 2 1 1,75 1 0 1,00 4 1 3,75 4 0 4,00 12 0 12,00 3 0 3,00 3 2 2,50 1 1 0,75 63 12 60,00 296,008 937

19 1473 ENES BAYTAR 12E 27 12 24,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 14 11 11,25 5 2 4,50 4 3 3,25 1 3 0,25 68 34 59,50 293,855 959

20 33 ADA OCAK 12E 18 2 17,50 32 3 31,25 3 0 3,00 3 0 3,00 1 1 0,75 57 6 55,50 292,890 966

21 1472 FATMA ZEHRA ÇOLAK 12E 23 5 21,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 20 4 19,00 5 0 5,00 5 1 4,75 2 0 2,00 59 12 56,00 286,023 1051

22 1492 AHMET MASKAN 12E 26 14 22,50 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 17 8 15,00 4 2 3,50 2 0 2,00 61 32 53,00 275,865 1163

23 1433 NESİBE ÇOBAN 12E 16 4 15,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 19 4 18,00 3 4 2,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 57 19 52,25 275,583 1169

24 1498 RAVZA KONUKSEVER 12E 32 5 30,75 3 0 3,00 1 0 1,00 2 0 2,00 4 1 3,75 5 2 4,50 47 8 45,00 245,433 1656



12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1 80 80 156 3389

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,69 10,74 22,00 2,51 1,19 2,22 1,78 1,27 1,47 2,99 0,94 2,75 3,53 0,81 3,33 0,02 0,01 0,02 11,55 4,47 10,44 3,21 1,33 2,88 2,79 1,18 2,50 1,26 1,64 0,85 54,33 23,58 48,46 254,220

Okul Ortalaması 30,96 7,65 29,05 3,65 0,76 3,46 2,39 1,13 2,11 3,94 0,63 3,78 4,10 0,65 3,94 0,00 0,00 0,00 24,13 4,66 22,96 4,89 1,11 4,61 4,77 1,19 4,47 2,23 1,85 1,77 81,06 19,63 76,15 350,780

SINIF: 12E

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR DEMİR 1367   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
406,073 254,220 1 6 6 9 104

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 1 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 32,75 29,05 22,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,00 2,11 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,25 13,28 9,78

Matematik-1 40 31 5 29,75 74 29,75 22,96 10,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 5,75 4,61 2,88

Kimya 7 6 0 6,00 86 6,00 4,47 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,50 1,77 0,85

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 15,25 10,85 6,23

Toplam: 120 96 16 92,00 77 92,00 75,56 46,73

TYT Türkçe DAABCeCCDBACBDBABCaDBABEEA AdeBcDDDAABBC

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal DCcdBACB  CCAaADADCE     

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik AbDCBABDEEBCACDDCeABcCDCDaDBEACB   cEDE 

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen eABBCDDE ADCEADeEECa

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 5 85

Türkçe 40 34 5 85

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 13 2 81
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 1 83

TYT Sosyal 25 15 3 60

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 31 5 78

Matematik-1 40 31 5 78

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 9 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 7 3 70
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 2 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 16 3 80

Fizik 7 6 1 86

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 6 0 86

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ERTUNÇ 1503 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,150 254,220 1 37 37 43 389

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 1 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 30,75 29,05 22,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,75 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,75 2,11 1,47

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 14,50 13,28 9,78

Matematik-1 40 18 4 17,00 43 17,00 22,96 10,44

Fizik 7 7 0 7,00 100 7,00 4,61 2,88

Kimya 7 7 0 7,00 100 7,00 4,47 2,50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,50 1,77 0,85

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 16,50 10,85 6,23

Toplam: 120 82 13 78,75 66 78,75 75,56 46,73

TYT Türkçe ABD cC DaBCDBACBDBBABEEAcABBcA CDDADBAbB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal EBeC D Cc AEACCDCEAD     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DCACBDB eC abD C      BBC     BC   cDA E

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen ABBDDBCBEDEAACDDeEa 

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 5 80

Türkçe 40 32 5 80

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 14 1 88
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67

TYT Sosyal 25 15 2 60

Tarih-1 5 3 1 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 18 4 45

Matematik-1 40 18 4 45

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 7 1 78
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 3 0 30
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 1 67
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 17 2 85

Fizik 7 7 0 100

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İREM 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,193 254,220 1 66 66 80 786

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 1 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 26,50 29,05 22,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,75 2,11 1,47

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,25 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,25 13,28 9,78

Matematik-1 40 17 4 16,00 40 16,00 22,96 10,44

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,75 4,61 2,88

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,75 4,47 2,50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,50 1,77 0,85

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 11,00 10,85 6,23

Toplam: 120 70 25 63,75 53 63,75 75,56 46,73

TYT Türkçe daDADCCcCBC dACaDBBABdEABAdBdAcdDDADBACB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal cBDeBDbC AcabCCDCaAD     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DbACBDB dCE DD aB C        D EB  Ac D   

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen dB DDBC E EeACbDBE a

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 10 73

Türkçe 40 29 10 73

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 13 3 81
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67

TYT Sosyal 25 12 7 48

Tarih-1 5 3 2 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 17 4 43

Matematik-1 40 17 4 43

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 6 1 67
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 2 0 20
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 0 50
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 12 4 60

Fizik 7 5 1 71

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 7 4 1 57

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF KRC 1349 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
381,473 254,220 8 24 24 29 231

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 17 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 30,43 29,05 22,00

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,49 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,25 2,11 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,04 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,84 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 13,62 13,28 9,78

Matematik-1 40 30 4 29,00 73 21,21 22,96 10,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 5,03 4,61 2,88

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,78 4,47 2,50

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,01 1,77 0,85

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 11,82 10,85 6,23

Toplam: 120 89 19 84,25 70 77,07 75,56 46,73

TYT Türkçe DAcBCDaCDBACBcBABCBDBABEEABcEdedDDDAABBa

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal DecB  CB DCCAaADADCa     

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik ACDCBABDEa CACDDCBcBcCDCDDDBEbCB  A  DE 

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen dABBCDDEBAaCEbD   CB

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 8 80

Türkçe 40 32 8 80

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 15 1 94
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 2 4 33

TYT Sosyal 25 13 4 52

Tarih-1 5 2 2 40

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 30 4 75

Matematik-1 40 30 4 75

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 8 1 89
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 8 2 80
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 1 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 14 3 70

Fizik 7 6 1 86

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Biyoloji 6 3 0 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA AKK 1412 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,568 254,220 13 58 58 69 620

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 17 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 30,43 29,05 22,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,49 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,25 2,11 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,04 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,84 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 13,62 13,28 9,78

Matematik-1 40 19 5 17,75 44 21,21 22,96 10,44

Fizik 7 4 3 3,25 46 5,03 4,61 2,88

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,78 4,47 2,50

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,01 1,77 0,85

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 11,82 10,85 6,23

Toplam: 120 74 22 68,50 57 77,07 75,56 46,73

TYT Türkçe DAAdCDCCDcddBcBABCBDBABEEAdAECBdDDDAdBBa

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal DCEBBdC  DbCAEADADCE     

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik bCa B BDEEBd CbDC cBBCD   DB A B     D  

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen BABcbDb BA CEe e   e

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 9 78

Türkçe 40 31 9 78

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 14 2 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67

TYT Sosyal 25 16 2 64

Tarih-1 5 5 0 100

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 19 5 48

Matematik-1 40 19 5 48

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 5 2 56
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 5 1 50
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 8 6 40

Fizik 7 4 3 57

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 4 1 57

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Biyoloji 6 0 2 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AZİZE YILDIZ 1479 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,125 254,220 17 78 78 113 1569

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 17 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 30,43 29,05 22,00

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,49 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,25 2,11 1,47

Felsefe 5 1 0 1,00 20 4,04 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,84 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 13,62 13,28 9,78

Matematik-1 40 11 6 9,50 24 21,21 22,96 10,44

Fizik 7 2 1 1,75 25 5,03 4,61 2,88

Kimya 7 0 0 0,00 0 4,78 4,47 2,50

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,01 1,77 0,85

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 11,82 10,85 6,23

Toplam: 120 50 17 45,75 38 77,07 75,56 46,73

TYT Türkçe ABDAcCCDCBCDdbCaDBBABEEABAdBcAECDDADBAdB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal cBDb   a AA              

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DbAbBDB  CEaaD CBdb          E          

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen e  D B              

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 7 83

Türkçe 40 33 7 83

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 16 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 3 3 50

TYT Sosyal 25 4 3 16

Tarih-1 5 2 2 40

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 6 28

Matematik-1 40 11 6 28

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 6 2 67
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 1 2 10
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 0 50
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 2 1 29

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DURU GE*K 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,828 254,220 3 12 12 15 138

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 17 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 30,43 29,05 22,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,49 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,25 2,11 1,47

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,04 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,84 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 13,62 13,28 9,78

Matematik-1 40 26 5 24,75 62 21,21 22,96 10,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 5,03 4,61 2,88

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,78 4,47 2,50

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,01 1,77 0,85

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 11,82 10,85 6,23

Toplam: 120 94 14 90,50 75 77,07 75,56 46,73

TYT Türkçe DeABCDCCDBACBDBABCaDBAB EAcAECBdDDDAABBa

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal DCEBBdC  DCCAEADADCa     

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik AbDCB BDEEBbACDDCB  BCDCcDDBEcCB   c D  

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen edBBCDDEBADCEADDEECB

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 5 85

Türkçe 40 34 5 85

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 14 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67

TYT Sosyal 25 16 2 64

Tarih-1 5 5 0 100

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 26 5 65

Matematik-1 40 26 5 65

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 9 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 7 1 70
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 1 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 18 2 90

Fizik 7 5 2 71

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Biyoloji 6 6 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN DAN 1369 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
390,060 254,220 5 17 17 21 174

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 17 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 30,43 29,05 22,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,49 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,11 1,47

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,04 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,84 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,62 13,28 9,78

Matematik-1 40 28 4 27,00 68 21,21 22,96 10,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 5,03 4,61 2,88

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,78 4,47 2,50

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,01 1,77 0,85

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 11,82 10,85 6,23

Toplam: 120 92 19 87,25 73 77,07 75,56 46,73

TYT Türkçe ABDADCCDCBCDeACaDBBABEEAcABBcAECDbADBdaB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal cBbCBbDCBAAEACCDCEAD     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DCACBDBA CEaDD CB aCDDBBCDBDcEBa    DA E

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen ABBDDaCBEaEAACD adEb

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 7 83

Türkçe 40 33 7 83

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 13 3 81
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67

TYT Sosyal 25 17 3 68

Tarih-1 5 3 2 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 28 4 70

Matematik-1 40 28 4 70

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 7 1 78
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 8 1 80
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 1 50
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 1 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 14 5 70

Fizik 7 6 1 86

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 3 33

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
JANSET BEYAN 1355 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
382,405 254,220 7 23 23 27 222

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 17 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 30,43 29,05 22,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,49 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,25 2,11 1,47

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,04 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,84 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 17 0 17,00 85 13,62 13,28 9,78

Matematik-1 40 26 5 24,75 62 21,21 22,96 10,44

Fizik 7 5 1 4,75 68 5,03 4,61 2,88

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,78 4,47 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,01 1,77 0,85

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 11,82 10,85 6,23

Toplam: 120 89 15 85,25 71 77,07 75,56 46,73

TYT Türkçe DAABCDC c ACBcBABCBcBABEEAcAaCB DDDAABBC

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal DCEBBAC  DCCAEADADC      

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik ACDCBdBDEaBC CDDb  BBCDCDaDBEc BAD   D  

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen  ABBaDDEBAaCEcDDEbCa

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 5 80

Türkçe 40 32 5 80

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 1 0 33
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 14 2 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 0 83

TYT Sosyal 25 17 0 68

Tarih-1 5 5 0 100

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 26 5 65

Matematik-1 40 26 5 65

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 7 1 78
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 6 2 60
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 1 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 14 5 70

Fizik 7 5 1 71

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Biyoloji 6 4 2 67

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN KÜÇÜK 1375 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,925 254,220 15 62 62 73 676

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 17 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 30,43 29,05 22,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,49 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,25 2,11 1,47

Felsefe 5 1 1 0,75 15 4,04 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,84 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 13,62 13,28 9,78

Matematik-1 40 19 5 17,75 44 21,21 22,96 10,44

Fizik 7 5 0 5,00 71 5,03 4,61 2,88

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,78 4,47 2,50

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,01 1,77 0,85

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 11,82 10,85 6,23

Toplam: 120 71 17 66,75 56 77,07 75,56 46,73

TYT Türkçe caDAcCCDC C  AdBDBBdBEEABABBdAEdDDADBACB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal EB CB  C A   CaDCaAD     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DCA BDB cC  DD CB C DaedCDBD  B   c D   

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen AB DDB  EDEAeaD eE  

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 7 75

Türkçe 40 30 7 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 14 2 88
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 1 83

TYT Sosyal 25 11 2 44

Tarih-1 5 4 0 80

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 1 20

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 19 5 48

Matematik-1 40 19 5 48

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 7 0 78
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 5 3 50
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 11 3 55

Fizik 7 5 0 71

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 7 4 2 57

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 1 33

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL BERK 1436 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,730 254,220 4 13 13 16 139

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 17 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 30,43 29,05 22,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,49 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,25 2,11 1,47

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,04 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,84 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 13,62 13,28 9,78

Matematik-1 40 25 1 24,75 62 21,21 22,96 10,44

Fizik 7 5 1 4,75 68 5,03 4,61 2,88

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,78 4,47 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,01 1,77 0,85

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 11,82 10,85 6,23

Toplam: 120 93 11 90,25 75 77,07 75,56 46,73

TYT Türkçe ABDecCCDCBCDBACBcBBABEEABABBdecdDDADBACB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal EBDCBDDC AAEACCDCEAD     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DCACBDB BCEaDDACB   DD B  BDAEB     D  E

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen bB DDBCBEDEAACDDeEbC

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 7 83

Türkçe 40 33 7 83

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 14 2 88
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67

TYT Sosyal 25 19 0 76

Tarih-1 5 5 0 100

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 25 1 63

Matematik-1 40 25 1 63

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 8 1 89
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 4 0 40
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 2 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 16 3 80

Fizik 7 5 1 71

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA YANAR 1351 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,183 254,220 12 55 55 63 532

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 17 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 30,43 29,05 22,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,49 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,25 2,11 1,47

Felsefe 5 2 1 1,75 35 4,04 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,84 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 13,62 13,28 9,78

Matematik-1 40 26 8 24,00 60 21,21 22,96 10,44

Fizik 7 5 1 4,75 68 5,03 4,61 2,88

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,78 4,47 2,50

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,01 1,77 0,85

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 11,82 10,85 6,23

Toplam: 120 77 23 71,25 59 77,07 75,56 46,73

TYT Türkçe DAcBdcCCDBACBDBABCBDaABEEAcAcCB DDDAAdBa

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal  CcBB    D CcE DADCa     

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik ACDeBA DEaBC CDDCB ecCDaDeDBEACBA   aDEa

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen  ABBaDDEBeaCEA e    

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 8 78

Türkçe 40 31 8 78

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 13 3 81
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 1 67

TYT Sosyal 25 10 3 40

Tarih-1 5 3 1 60

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 26 8 65

Matematik-1 40 26 8 65

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 5 2 56
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 5 4 50
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 2 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50

TYT Fen 20 10 4 50

Fizik 7 5 1 71

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR KURNAZ 1376 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,020 254,220 11 52 52 60 521

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 17 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,43 29,05 22,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,49 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,11 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,04 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,84 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 13,62 13,28 9,78

Matematik-1 40 15 2 14,50 36 21,21 22,96 10,44

Fizik 7 7 0 7,00 100 5,03 4,61 2,88

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,78 4,47 2,50

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,01 1,77 0,85

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 11,82 10,85 6,23

Toplam: 120 78 17 73,75 61 77,07 75,56 46,73

TYT Türkçe DAABCDCCDBACdDBABCBDaABEEABdbCBcDDDAABBC

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal DCc BAC bDbCAEADADCE     

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik    C         CDD        DDDBEcCBA A dDE 

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen BABBCDDbBAaCEADbbbee

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 5 88

Türkçe 40 35 5 88

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 15 1 94
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67

TYT Sosyal 25 15 3 60

Tarih-1 5 3 1 60

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 15 2 38

Matematik-1 40 15 2 38

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 0 22
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 2 0 20
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 1 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 1 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 13 7 65

Fizik 7 7 0 100

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Biyoloji 6 1 5 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR TADLI 1476 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
407,775 254,220 1 5 5 8 99

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 17 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,43 29,05 22,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,49 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,25 2,11 1,47

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,04 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,84 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 13,62 13,28 9,78

Matematik-1 40 30 4 29,00 73 21,21 22,96 10,44

Fizik 7 5 1 4,75 68 5,03 4,61 2,88

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,78 4,47 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,01 1,77 0,85

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 11,82 10,85 6,23

Toplam: 120 96 14 92,50 77 77,07 75,56 46,73

TYT Türkçe AdDADCCDCBCDBACBcBBABEEABABBdAEeDDADBACB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal cBDCBD C AAEACCDCaAD     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DaACBcB BbEEDDACBACCDDcBCDBDAEBC A  D  E

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen dB DDBCBE EAdCeDeEEC

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 36 4 90

Türkçe 40 36 4 90

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 15 1 94
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 1 83

TYT Sosyal 25 16 2 64

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 30 4 75

Matematik-1 40 30 4 75

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 7 2 78
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 9 1 90
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 2 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 14 4 70

Fizik 7 5 1 71

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 7 5 1 71

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NURSİMA UÇKUN 1366 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,623 254,220 9 40 40 46 400

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 17 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 30,43 29,05 22,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,49 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,11 1,47

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,04 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,84 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,62 13,28 9,78

Matematik-1 40 16 1 15,75 39 21,21 22,96 10,44

Fizik 7 6 0 6,00 86 5,03 4,61 2,88

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,78 4,47 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,01 1,77 0,85

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 11,82 10,85 6,23

Toplam: 120 82 14 78,50 65 77,07 75,56 46,73

TYT Türkçe ABDAcCCDCBbcBACaDBBdBEEAdABBdAECDDADBACB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal cBDCBDeCaAAEACCDCaAD     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DCACBDB   E D   B C D BaCD D            

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen  BBDDBCBEDEAACeDBEbC

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 7 83

Türkçe 40 33 7 83

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 14 2 88
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 1 83

TYT Sosyal 25 16 4 64

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 16 1 40

Matematik-1 40 16 1 40

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 6 0 67
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 6 1 60
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 17 2 85

Fizik 7 6 0 86

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR  YA*AN 1377 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
403,928 254,220 2 8 8 11 110

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 17 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,43 29,05 22,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,49 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,25 2,11 1,47

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,04 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,84 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 13,62 13,28 9,78

Matematik-1 40 28 2 27,50 69 21,21 22,96 10,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 5,03 4,61 2,88

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,78 4,47 2,50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,01 1,77 0,85

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 11,82 10,85 6,23

Toplam: 120 95 14 91,50 76 77,07 75,56 46,73

TYT Türkçe ABDAcCCDCBCDBACBDBBdBEEABcBBAAcdDDADBACB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal EBDCBD CBAAEACCDCaAD     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DCAdBDB cCEEDD CB CCDD BCDBDAEBC A  D   

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen ABdDDBCBEacAACeDaEbC

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 5 88

Türkçe 40 35 5 88

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 13 3 81
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 1 83

TYT Sosyal 25 18 1 72

Tarih-1 5 5 0 100

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 28 2 70

Matematik-1 40 28 2 70

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 8 0 89
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 8 0 80
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 2 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 14 6 70

Fizik 7 6 1 86

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SAİME NUR TEL 1353 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,828 254,220 10 48 48 55 465

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 17 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 30,43 29,05 22,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,49 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,25 2,11 1,47

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,04 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,84 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 13,62 13,28 9,78

Matematik-1 40 20 4 19,00 48 21,21 22,96 10,44

Fizik 7 4 0 4,00 57 5,03 4,61 2,88

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,78 4,47 2,50

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,01 1,77 0,85

TYT Fen 20 12 0 12,00 60 11,82 10,85 6,23

Toplam: 120 78 13 74,75 62 77,07 75,56 46,73

TYT Türkçe DeABC CCD ACBDBeBCabBABEEAdAECBdDDDAdBBa

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal DCEBB C D CCAEADADCa     

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik AdDCc BDE BeACDDC  BcC    DBE  B     DE 

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen   BB DDEBADCE  D  C 

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 8 75

Türkçe 40 30 8 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 0 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 13 3 81
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67

TYT Sosyal 25 16 1 64

Tarih-1 5 5 0 100

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 20 4 50

Matematik-1 40 20 4 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 7 1 78
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 3 1 30
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 12 0 60

Fizik 7 4 0 57

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 6 0 86

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT 1502 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,843 254,220 14 60 60 71 656

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 17 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 30,43 29,05 22,00

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,49 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,25 2,11 1,47

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,04 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,84 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 13,62 13,28 9,78

Matematik-1 40 18 6 16,50 41 21,21 22,96 10,44

Fizik 7 7 0 7,00 100 5,03 4,61 2,88

Kimya 7 5 0 5,00 71 4,78 4,47 2,50

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,01 1,77 0,85

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 11,82 10,85 6,23

Toplam: 120 73 21 67,75 56 77,07 75,56 46,73

TYT Türkçe DAAdCDCCcdbCBDBABCcDcABEEABAcCBcaDDAABdC

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal eCc B C   CCAEADADCa     

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik  CDCBbBD a    e CBcBcC C aDBE CBA    D  

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen BABBCDDEBA  EAcbE   

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 10 75

Türkçe 40 30 10 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 13 3 81
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 1 83

TYT Sosyal 25 12 3 48

Tarih-1 5 2 2 40

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 18 6 45

Matematik-1 40 18 6 45

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 5 1 56
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 5 3 50
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 13 2 65

Fizik 7 7 0 100

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 5 0 71

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Biyoloji 6 1 2 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TUNCER ARSLAN 1374 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,058 254,220 16 75 75 99 1111

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 17 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 30,43 29,05 22,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,49 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,25 2,11 1,47

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,04 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,84 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 13,62 13,28 9,78

Matematik-1 40 14 3 13,25 33 21,21 22,96 10,44

Fizik 7 5 0 5,00 71 5,03 4,61 2,88

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,78 4,47 2,50

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,01 1,77 0,85

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 11,82 10,85 6,23

Toplam: 120 61 24 55,00 46 77,07 75,56 46,73

TYT Türkçe DeABCDCCc bCB BdB aaBABEEA bcCBdDDDAdBBb

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal DCcBceC  eCCA AeADCa     

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik ACDCBdBDbE a  D            B   BA    DE 

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen  AB CDDcBAaCEb e EC 

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 11 63

Türkçe 40 25 11 63

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 12 3 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 3 3 50

TYT Sosyal 25 11 6 44

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 14 3 35

Matematik-1 40 14 3 35

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 7 0 78
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 11 4 55

Fizik 7 5 0 71

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 4 3 57

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Biyoloji 6 2 1 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NUR HORUZ 1372 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,273 254,220 6 21 21 25 190

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 17 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,43 29,05 22,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,49 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,11 1,47

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,04 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,84 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 13,62 13,28 9,78

Matematik-1 40 27 5 25,75 64 21,21 22,96 10,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 5,03 4,61 2,88

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,78 4,47 2,50

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,01 1,77 0,85

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 11,82 10,85 6,23

Toplam: 120 91 17 86,75 72 77,07 75,56 46,73

TYT Türkçe ABDeDCCDCBCDBACBDBBABbEAcAdBcAECDDADBAaB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal EB CdacC AAEACCDCEAD     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DaACBDBABCEEaD CB CCDDeBCDBDdEBC b   A  

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen bBBDDBCBEaEAACD a EC

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 14 2 88
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 3 3 50

TYT Sosyal 25 15 3 60

Tarih-1 5 3 1 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 27 5 68

Matematik-1 40 27 5 68

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 7 1 78
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 8 1 80
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 1 50
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 15 3 75

Fizik 7 6 1 86

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 1 50

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET AKSAY 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,685 254,220 4 30 30 35 294

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 7 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,93 29,05 22,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,68 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,68 2,11 1,47

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,11 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,89 13,28 9,78

Matematik-1 40 20 8 18,00 45 27,42 22,96 10,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,75 4,61 2,88

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,36 4,47 2,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,89 1,77 0,85

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 11,00 10,85 6,23

Toplam: 120 88 20 83,00 69 78,32 75,56 46,73

TYT Türkçe ABDeDCCcCBCDBACacBBABEEABABBdAECDDADBdCB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal EBDCBDcCBAAEACCDCdAD     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DCACBDBAdCbbDDAeBACaDDcc           aDA E

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen cBBDDBCBaaEAACeDBEEC

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 15 1 94
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 1 83

TYT Sosyal 25 18 2 72

Tarih-1 5 5 0 100

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 20 8 50

Matematik-1 40 20 8 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 8 1 89
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 5 3 50
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 1 67
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 16 4 80

Fizik 7 6 1 86

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EFE DŞRN 1390 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
402,948 254,220 2 10 10 13 117

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 7 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 29,93 29,05 22,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,68 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,68 2,11 1,47

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,11 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 13,89 13,28 9,78

Matematik-1 40 32 4 31,00 78 27,42 22,96 10,44

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,75 4,61 2,88

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,36 4,47 2,50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,89 1,77 0,85

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 11,00 10,85 6,23

Toplam: 120 95 17 90,75 76 78,32 75,56 46,73

TYT Türkçe DA BCDCCbdACBDBABdBDBABbEABAcCecDDDAABBb

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal bCEBBAC  DCCAEADADCa     

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik AdDCBdBDEEBCACDDCBcBBCD D DBEACBAD cEDE 

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen BABBCDDEBeDCEADDc Cd

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 8 78

Türkçe 40 31 8 78

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 14 2 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 3 3 50

TYT Sosyal 25 16 2 64

Tarih-1 5 4 1 80

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 32 4 80

Matematik-1 40 32 4 80

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 9 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 7 1 70
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 2 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 16 3 80

Fizik 7 7 0 100

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA ÇÖMEZ 1404 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,905 254,220 6 51 51 59 510

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 7 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 29,93 29,05 22,00

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,68 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,68 2,11 1,47

Felsefe 5 0 0 0,00 0 4,11 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,43 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 2 0 2,00 10 13,89 13,28 9,78

Matematik-1 40 31 4 30,00 75 27,42 22,96 10,44

Fizik 7 4 1 3,75 54 4,75 4,61 2,88

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,36 4,47 2,50

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,89 1,77 0,85

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 11,00 10,85 6,23

Toplam: 120 75 15 71,25 59 78,32 75,56 46,73

TYT Türkçe DAABCcCCc ACBDBABCaDeABEEAdAcedcDDDAABBC

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal DC                       

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik ACDCa BDEEBbA DDCBcBcCDCDDDBEA BADA EDE 

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen  cBB DDE AaCEA DE  B

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 9 75

Türkçe 40 30 9 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 13 3 81
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67

TYT Sosyal 25 2 0 8

Tarih-1 5 2 0 40

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 31 4 78

Matematik-1 40 31 4 78

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 8 1 89
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 8 2 80
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 2 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 12 2 60

Fizik 7 4 1 57

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 5 1 71

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Biyoloji 6 3 0 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HANİFİ KELAHMETOĞLU 1387 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,013 254,220 3 14 14 17 141

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 7 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 29,93 29,05 22,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,68 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,68 2,11 1,47

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,11 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,89 13,28 9,78

Matematik-1 40 31 2 30,50 76 27,42 22,96 10,44

Fizik 7 4 2 3,50 50 4,75 4,61 2,88

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,36 4,47 2,50

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,89 1,77 0,85

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 11,00 10,85 6,23

Toplam: 120 93 18 88,50 74 78,32 75,56 46,73

TYT Türkçe DecBCDCCDcbCBDBABCaDBABEEABeECBcDDDAABBC

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal DCEBBACBcDCCAEADADCa     

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik ACDCBABDE BCAeDDCBABcCDCDDDBEACB     DE 

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen  cBBCDbEBAaCEAbbE bd

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 7 83

Türkçe 40 33 7 83

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 16 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67

TYT Sosyal 25 18 2 72

Tarih-1 5 5 0 100

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 31 2 78

Matematik-1 40 31 2 78

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 8 0 89
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 9 1 90
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 2 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 11 7 55

Fizik 7 4 2 57

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 6 1 86

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Biyoloji 6 1 4 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR ARAY 1407 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
360,913 254,220 5 34 34 40 354

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 7 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 29,93 29,05 22,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,68 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,68 2,11 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,11 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,43 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 13,89 13,28 9,78

Matematik-1 40 28 3 27,25 68 27,42 22,96 10,44

Fizik 7 5 0 5,00 71 4,75 4,61 2,88

Kimya 7 1 4 0,00 0 4,36 4,47 2,50

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,89 1,77 0,85

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 11,00 10,85 6,23

Toplam: 120 82 18 77,50 65 78,32 75,56 46,73

TYT Türkçe DeAaCDCCDcACB BABCBDBABEEABAcdBbDDDAABeC

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal DCcBBAC  bbCAEADADCE     

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik A DCBdBDEE CACDDCBABcCDaDDDBE CB     DE 

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen B BB DDa daeE cD    

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 7 80

Türkçe 40 32 7 80

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 13 3 81
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 1 83

TYT Sosyal 25 15 3 60

Tarih-1 5 4 1 80

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 28 3 70

Matematik-1 40 28 3 70

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 9 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 8 2 80
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 7 5 35

Fizik 7 5 0 71

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 1 4 14

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN TÜRKER 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
404,163 254,220 1 7 7 10 108

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 7 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,93 29,05 22,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,68 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,68 2,11 1,47

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,11 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,89 13,28 9,78

Matematik-1 40 28 1 27,75 69 27,42 22,96 10,44

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,75 4,61 2,88

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,36 4,47 2,50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,89 1,77 0,85

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 11,00 10,85 6,23

Toplam: 120 95 13 91,75 76 78,32 75,56 46,73

TYT Türkçe ABceDCCDCBCDeACBDBBABEEABABBcAEdDDADBAbB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal cBDCBDeCBAAEACCDCaAD     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DCAdBDBAB EEDDACB C DDBBC BDAEB     D  E

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen ABBD BCBEDEAACeDaEdC

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 15 1 94
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67

TYT Sosyal 25 17 3 68

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 28 1 70

Matematik-1 40 28 1 70

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 9 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 7 0 70
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 2 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 16 3 80

Fizik 7 6 0 86

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH 1384 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,343 254,220 7 80 80 117 1695

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 7 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 29,93 29,05 22,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,68 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,68 2,11 1,47

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,11 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,43 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 13,89 13,28 9,78

Fizik 7 3 3 2,25 32 4,75 4,61 2,88

Kimya 7 3 1 2,75 39 4,36 4,47 2,50

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,89 1,77 0,85

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 11,00 10,85 6,23

Toplam: 120 51 22 45,50 38 78,32 75,56 46,73

TYT Türkçe DAABCbaCDdbaBeBABCaDBABEEAcAdCBcDaDAABBC

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal DCcBcAb DDCCAEADADC      

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Fen  eBBbDbE c CE ceEb a

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 11 73

Türkçe 40 29 11 73

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 13 3 81
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 1 83

TYT Sosyal 25 15 3 60

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 8 35

Fizik 7 3 3 43

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 3 1 43

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 6 1 4 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA LÖK 1420 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,235 254,220 5 33 33 39 351

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 9 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 28,58 29,05 22,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,36 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,19 2,11 1,47

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,61 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 12,06 13,28 9,78

Matematik-1 40 28 5 26,75 67 23,64 22,96 10,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 5,14 4,61 2,88

Kimya 7 3 1 2,75 39 4,83 4,47 2,50

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,11 1,77 0,85

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 12,08 10,85 6,23

Toplam: 120 83 20 78,00 65 76,36 75,56 46,73

TYT Türkçe cBDADaCDCBCc bCBcaBABEEAaABBAAcCaDADdACB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal EBDC D C AA ACCDCEAb     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DbACBDBABeEaD  CBACCDDBdCDBDAEBC  E  A d

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen bBBDDBbBb   ACDDeE  

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 10 73

Türkçe 40 29 10 73

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 12 4 75
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 6 0 100

TYT Sosyal 25 15 1 60

Tarih-1 5 4 0 80

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 28 5 70

Matematik-1 40 28 5 70

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 5 2 56
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 9 1 90
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 2 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen 20 11 4 55

Fizik 7 5 2 71

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 7 3 1 43

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 1 50

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CEYHUN USLU 1434 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,650 254,220 4 29 29 34 282

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 9 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,58 29,05 22,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,36 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,19 2,11 1,47

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,61 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,06 13,28 9,78

Matematik-1 40 25 5 23,75 59 23,64 22,96 10,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 5,14 4,61 2,88

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,83 4,47 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,11 1,77 0,85

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 12,08 10,85 6,23

Toplam: 120 88 22 82,50 69 76,36 75,56 46,73

TYT Türkçe cBDADCCDCBCDBACaDBBeBEEABABecAcCDDADBACB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal EBDCBacaceAEACCDCaAD     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DCAdBDB BCEaDD CB C D BcC BDAEBC  acD  E

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen dBBDbBCdEDEAACDDaEbC

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 14 2 88
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67

TYT Sosyal 25 14 6 56

Tarih-1 5 5 0 100

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 5 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 25 5 63

Matematik-1 40 25 5 63

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 7 1 78
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 5 1 50
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 2 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 15 5 75

Fizik 7 5 2 71

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ECE Y 1426 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,425 254,220 7 47 47 54 454

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 9 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 28,58 29,05 22,00

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,36 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,19 2,11 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,61 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,06 13,28 9,78

Matematik-1 40 22 8 20,00 50 23,64 22,96 10,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 5,14 4,61 2,88

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,83 4,47 2,50

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,11 1,77 0,85

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 12,08 10,85 6,23

Toplam: 120 81 23 75,25 63 76,36 75,56 46,73

TYT Türkçe DAABCeCCDdA B BABCaDBABbEAdAcdBdDDDAABBa

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal  CE BACBccCCAaADADCE     

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik  CDCc B EaBC CaDeecaBCDCDDDB   BA  EcDE 

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen BABBdDDEBAaCEA  EECe

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 9 73

Türkçe 40 29 9 73

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 12 4 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67

TYT Sosyal 25 15 3 60

Tarih-1 5 3 0 60

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 22 8 55

Matematik-1 40 22 8 55

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 4 2 44
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 6 4 60
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 15 3 75

Fizik 7 6 1 86

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Biyoloji 6 3 1 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GİRAY IŞIK 1430 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,388 254,220 9 69 69 88 925

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 9 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 28,58 29,05 22,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,36 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,19 2,11 1,47

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,61 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,89 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 12,06 13,28 9,78

Matematik-1 40 18 11 15,25 38 23,64 22,96 10,44

Fizik 7 6 0 6,00 86 5,14 4,61 2,88

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,83 4,47 2,50

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,11 1,77 0,85

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 12,08 10,85 6,23

Toplam: 120 68 31 60,25 50 76,36 75,56 46,73

TYT Türkçe DAABdcCCDabCBDBABCcceABbEAaAcbBcDDDAAeBd

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal DCE B C  eCCA  DADda     

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik ACbCB ccEa b eDDCB aaCD Da Bdd BA A  DE 

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen BABB DDEB aCEA Dc Ce

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 14 65

Türkçe 40 26 14 65

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 11 5 69
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67

TYT Sosyal 25 11 3 44

Tarih-1 5 4 0 80

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 0 60

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 18 11 45

Matematik-1 40 18 11 45

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 4 4 44
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 5 3 50
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 2 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 13 3 65

Fizik 7 6 0 86

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 5 1 71

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Biyoloji 6 2 2 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL ERTUNÇ 1418 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,780 254,220 6 46 46 53 452

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 9 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 28,58 29,05 22,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,36 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,19 2,11 1,47

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,61 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 12,06 13,28 9,78

Matematik-1 40 27 11 24,25 61 23,64 22,96 10,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 5,14 4,61 2,88

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,83 4,47 2,50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,11 1,77 0,85

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 12,08 10,85 6,23

Toplam: 120 83 34 74,50 62 76,36 75,56 46,73

TYT Türkçe DeABCcCCDBACBaBABCBDeABEEAdAdCecDaDAdBBC

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal DCcdBbCdebCCAcbDADCE     

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik AdDCB Beb dddCDDCBceBCDCDDDBEACBAaAdcDEE

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen dABBaDDE ADCEADDcdbB

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 10 75

Türkçe 40 30 10 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 12 4 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67

TYT Sosyal 25 12 8 48

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 27 11 68

Matematik-1 40 27 11 68

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 6 2 67
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 8 2 80
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 2 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 1 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen 20 14 5 70

Fizik 7 5 2 71

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 6 0 86

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
L 1427 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
395,805 254,220 1 15 15 18 147

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 9 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 28,58 29,05 22,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,36 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,19 2,11 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,61 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,06 13,28 9,78

Matematik-1 40 35 5 33,75 84 23,64 22,96 10,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 5,14 4,61 2,88

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,83 4,47 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,11 1,77 0,85

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 12,08 10,85 6,23

Toplam: 120 94 24 88,00 73 76,36 75,56 46,73

TYT Türkçe ABDAeCCDCBCDdbCaDcBABEEAaABBdAcdDDADBAbB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal cBDCBe Cd AaACCDCaAD     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DCACBDBcBCEEDDACacCCDDBBCcBDAEBaDAEEDAEE

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen ABeDDBCBEaEAACDDeEdC

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 10 75

Türkçe 40 30 10 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 13 3 81
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67

TYT Sosyal 25 13 5 52

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 35 5 88

Matematik-1 40 35 5 88

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 9 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 7 3 70
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 2 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 1 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen 20 16 4 80

Fizik 7 6 1 86

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SENİH 1419 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
376,255 254,220 2 26 26 31 262

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 9 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,58 29,05 22,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,36 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,19 2,11 1,47

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,61 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,06 13,28 9,78

Matematik-1 40 26 6 24,50 61 23,64 22,96 10,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 5,14 4,61 2,88

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,83 4,47 2,50

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,11 1,77 0,85

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 12,08 10,85 6,23

Toplam: 120 88 19 83,25 69 76,36 75,56 46,73

TYT Türkçe DAABCDCCDdACBDBABCaDBABEEABAddBdDDDAABBC

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal DCc BACc DCCAEADADCa     

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik ACDCBABDEadC  aDCB BBC aDDDBE CB   EcDEb

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen BABBCDbEBdDCEd D  ae

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 5 88

Türkçe 40 35 5 88

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 14 2 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 1 83

TYT Sosyal 25 15 3 60

Tarih-1 5 3 1 60

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 26 6 65

Matematik-1 40 26 6 65

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 7 1 78
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 7 1 70
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50

TYT Fen 20 12 5 60

Fizik 7 6 1 86

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 5 2 71

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Biyoloji 6 1 2 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SILA SEMA ÖZTÜRK 1432 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
374,015 254,220 3 28 28 33 273

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 9 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 28,58 29,05 22,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,36 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,19 2,11 1,47

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,61 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 12,06 13,28 9,78

Matematik-1 40 25 3 24,25 61 23,64 22,96 10,44

Fizik 7 5 1 4,75 68 5,14 4,61 2,88

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,83 4,47 2,50

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,11 1,77 0,85

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 12,08 10,85 6,23

Toplam: 120 86 13 82,75 69 76,36 75,56 46,73

TYT Türkçe ABDADCC CBCDBACaDBBABdEABABBdAECDDADBACB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal  BDbBe C AA bCCDCdAD     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DC CBD  BCEaDDACB bCDDBBCDB AEBb    D   

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen dB DDBCBEaEAACe  E C

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 36 3 90

Türkçe 40 36 3 90

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 15 1 94
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 1 83

TYT Sosyal 25 12 4 48

Tarih-1 5 3 1 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 25 3 63

Matematik-1 40 25 3 63

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 6 1 67
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 8 1 80
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 2 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 1 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 13 3 65

Fizik 7 5 1 71

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 1 33

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SİRAC 1408 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,348 254,220 8 65 65 78 783

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 9 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 28,58 29,05 22,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,36 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,19 2,11 1,47

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,61 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 12,06 13,28 9,78

Matematik-1 40 21 3 20,25 51 23,64 22,96 10,44

Fizik 7 5 1 4,75 68 5,14 4,61 2,88

Kimya 7 3 2 2,50 36 4,83 4,47 2,50

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,11 1,77 0,85

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 12,08 10,85 6,23

Toplam: 120 69 25 62,75 52 76,36 75,56 46,73

TYT Türkçe ABDAeCCbCeCDBAdacBBdBbEABABBddcdDDADBACB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal bBeCB  Ca A bCCDCcAD     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DCA BDBA Cc  D CB CCD ccCDBDAEB         

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen AB DDBbBcaE  Ce  E e

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 12 70

Türkçe 40 28 12 70

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 12 4 75
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67

TYT Sosyal 25 11 5 44

Tarih-1 5 3 2 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 21 3 53

Matematik-1 40 21 3 53

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 7 0 78
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 6 2 60
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 2 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 9 5 45

Fizik 7 5 1 71

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 7 3 2 43

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 2 17

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KNKLP L 1444 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
374,515 254,220 8 27 27 32 272

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 20 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 30,00 29,05 22,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,66 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,02 2,11 1,47

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,98 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,94 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 13,60 13,28 9,78

Matematik-1 40 29 5 27,75 69 24,65 22,96 10,44

Fizik 7 4 3 3,25 46 4,20 4,61 2,88

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,99 4,47 2,50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,99 1,77 0,85

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 11,18 10,85 6,23

Toplam: 120 88 24 82,00 68 79,42 75,56 46,73

TYT Türkçe DAcBCcCCDBbCBDBABCdDBABEEAdAddBcDDDAdBBa

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal DCE BACBeDCCAEADADCa     

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik ACeCB BDEEBC CDDCB BBCDCDDDBE eBA cdaDE 

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen BdBcbDDEBAaCE DDEbbe

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 10 75

Türkçe 40 30 10 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 12 4 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67

TYT Sosyal 25 17 2 68

Tarih-1 5 4 0 80

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 29 5 73

Matematik-1 40 29 5 73

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 7 1 78
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 9 0 90
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 2 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 12 7 60

Fizik 7 4 3 57

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 5 1 71

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 6 3 3 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ CAN AYDOĞDU 1466 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
360,095 254,220 10 35 35 41 361

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 20 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 30,00 29,05 22,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,02 2,11 1,47

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,98 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,94 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,60 13,28 9,78

Matematik-1 40 28 7 26,25 66 24,65 22,96 10,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,20 4,61 2,88

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,99 4,47 2,50

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,99 1,77 0,85

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 11,18 10,85 6,23

Toplam: 120 85 29 77,75 65 79,42 75,56 46,73

TYT Türkçe AdbADCCbCBCDdACecBBABEEAcAdBdAbCDDAcBACB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal cBDCBDDCeAAcbCCDCEAD     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DCACBDBdBCE DDACBceaDDBcC BDcEBC A cDA E

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen AcBDDBCBEaEcACbea aC

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 11 73

Türkçe 40 29 11 73

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 13 3 81
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67

TYT Sosyal 25 16 4 64

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 28 7 70

Matematik-1 40 28 7 70

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 8 0 89
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 5 4 50
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 1 50
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 1 67
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 12 7 60

Fizik 7 6 1 86

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 4 17

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE TAŞAR 1453 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,735 254,220 11 36 36 42 386

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 20 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,00 29,05 22,00

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,66 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,02 2,11 1,47

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,98 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,94 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 13,60 13,28 9,78

Matematik-1 40 21 2 20,50 51 24,65 22,96 10,44

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,20 4,61 2,88

Kimya 7 4 0 4,00 57 4,99 4,47 2,50

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,99 1,77 0,85

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 11,18 10,85 6,23

Toplam: 120 81 12 78,00 65 79,42 75,56 46,73

TYT Türkçe DAABCDCCDBACBcBABCaDBAdEEAcAcCBeDDDAABBC

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal  CE BAC  eCCAE DADCa     

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik A DCB BDE  C CDDCB   CDaD D EcCB     D  

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen BABBCDDE A CE  bcEC 

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 14 2 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67

TYT Sosyal 25 13 2 52

Tarih-1 5 3 0 60

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 21 2 53

Matematik-1 40 21 2 53

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 7 0 78
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 5 1 50
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 1 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 13 2 65

Fizik 7 7 0 100

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 4 0 57

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGESU KARAKURUM 1442 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,255 254,220 18 59 59 70 632

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 20 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 30,00 29,05 22,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,66 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,02 2,11 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,98 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,94 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 13,60 13,28 9,78

Matematik-1 40 22 6 20,50 51 24,65 22,96 10,44

Fizik 7 2 1 1,75 25 4,20 4,61 2,88

Kimya 7 4 0 4,00 57 4,99 4,47 2,50

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,99 1,77 0,85

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 11,18 10,85 6,23

Toplam: 120 73 22 67,50 56 79,42 75,56 46,73

TYT Türkçe AdcAcCCDCBCDcACBcBBABEEABABBcdcCDDADBACB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal cB CB cC bAaACCDCEAD     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DCACBDB BC EDD  a daDDe CDBDdEd   E  AE 

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen  B D a BE EA    ebb 

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 8 80

Türkçe 40 32 8 80

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 15 1 94
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67

TYT Sosyal 25 13 4 52

Tarih-1 5 3 1 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 22 6 55

Matematik-1 40 22 6 55

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 8 0 89
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 4 4 40
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 1 50
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 6 4 30

Fizik 7 2 1 29

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 7 4 0 57

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 3 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA POLAT 1463 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,625 254,220 17 54 54 62 530

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 20 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 30,00 29,05 22,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,02 2,11 1,47

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,98 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,94 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 13,60 13,28 9,78

Matematik-1 40 24 5 22,75 57 24,65 22,96 10,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,20 4,61 2,88

Kimya 7 3 2 2,50 36 4,99 4,47 2,50

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,99 1,77 0,85

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 11,18 10,85 6,23

Toplam: 120 78 26 71,50 60 79,42 75,56 46,73

TYT Türkçe cecBCDCCDBbCBDBeBCBDBABaEABAcbBdbbDAdBBC

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal DbEBBbC eDCCAEADADCE     

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik ACDCB BDE Be CDDbBA aC CDDDBEdCBd     E 

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen ecBBCDDEBe Cd  bE Ce

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 12 70

Türkçe 40 28 12 70

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 9 7 56
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 1 83

TYT Sosyal 25 16 3 64

Tarih-1 5 4 1 80

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 24 5 60

Matematik-1 40 24 5 60

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 7 0 78
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 6 2 60
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 1 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 10 6 50

Fizik 7 5 2 71

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 3 2 43

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CELAL BAŞAR 1467 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,133 254,220 12 38 38 44 395

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 20 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 30,00 29,05 22,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,02 2,11 1,47

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,98 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,94 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 13,60 13,28 9,78

Matematik-1 40 27 5 25,75 64 24,65 22,96 10,44

Fizik 7 3 3 2,25 32 4,20 4,61 2,88

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,99 4,47 2,50

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,99 1,77 0,85

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 11,18 10,85 6,23

Toplam: 120 82 22 76,50 64 79,42 75,56 46,73

TYT Türkçe ABDecCCDCBCDBACcDBBABEEABABBcebdDDADBACB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal EBDCBeeb AAaAbC          

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DC  BDBA CEEDDACBcCCDaBcCcBDAEaC A  D  E

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen dB DDaaBEaEAAbDDBE C

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 7 83

Türkçe 40 33 7 83

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 14 2 88
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67

TYT Sosyal 25 9 5 36

Tarih-1 5 5 0 100

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 27 5 68

Matematik-1 40 27 5 68

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 8 0 89
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 6 4 60
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 2 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 13 5 65

Fizik 7 3 3 43

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 7 5 2 71

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0

Biyoloji 6 5 0 83

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF CANSU ÇİZMELİ 1461 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,510 254,220 19 67 67 81 791

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 20 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 30,00 29,05 22,00

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,66 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,02 2,11 1,47

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,98 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,94 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 13,60 13,28 9,78

Matematik-1 40 19 2 18,50 46 24,65 22,96 10,44

Fizik 7 4 1 3,75 54 4,20 4,61 2,88

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,99 4,47 2,50

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,99 1,77 0,85

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 11,18 10,85 6,23

Toplam: 120 68 21 62,75 52 79,42 75,56 46,73

TYT Türkçe AdDeDCCDCBCc ACeDBBABEEAaABBbAcCDeAaBACB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal cB C D C dAEcbCDCaAD     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DC CBbB  CE  D CB   DDBcC BD EB     D   

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen  BBDDa BEcE dCe  a  

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 9 75

Türkçe 40 30 9 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 12 4 75
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 1 83

TYT Sosyal 25 11 5 44

Tarih-1 5 2 1 40

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 19 2 48

Matematik-1 40 19 2 48

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 5 1 56
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 5 1 50
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 0 50
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 8 5 40

Fizik 7 4 1 57

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 7 4 2 57

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 2 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF FERDA KILIÇASLN 1455 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,465 254,220 16 45 45 52 447

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 20 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 30,00 29,05 22,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,66 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,02 2,11 1,47

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,98 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,94 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 13,60 13,28 9,78

Matematik-1 40 23 5 21,75 54 24,65 22,96 10,44

Fizik 7 2 4 1,00 14 4,20 4,61 2,88

Kimya 7 5 0 5,00 71 4,99 4,47 2,50

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,99 1,77 0,85

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 11,18 10,85 6,23

Toplam: 120 80 21 74,75 62 79,42 75,56 46,73

TYT Türkçe DeABCDCCDdACBDBABCBcBABbEAdAdCBcDDDAABBC

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal eCcBBAC  bCCAEADADCE     

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik ACDCB BeEaBd C DCB  cCD D DBEACBA A  b  

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen ddBc DbEBA CE DbE  e

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 7 83

Türkçe 40 33 7 83

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 13 3 81
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 1 83

TYT Sosyal 25 15 3 60

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 23 5 58

Matematik-1 40 23 5 58

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 6 2 67
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 5 1 50
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 2 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 9 6 45

Fizik 7 2 4 29

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 5 0 71

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SİNEM KARA 1445 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
414,295 254,220 2 3 3 5 78

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 20 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,00 29,05 22,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,02 2,11 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,98 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,94 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,60 13,28 9,78

Matematik-1 40 32 2 31,50 79 24,65 22,96 10,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,20 4,61 2,88

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,99 4,47 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,99 1,77 0,85

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 11,18 10,85 6,23

Toplam: 120 98 15 94,25 79 79,42 75,56 46,73

TYT Türkçe cBDADCCDCBCDdACaDBBABEEABABBdAECDDADBdCB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal cBDCBaDC AAEbCCDeEAD     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DCACBDBABCEEDDACB CCcDBBCDBD EB  A aDA E

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen cBBDDBCBEaEAACDDaEdC

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 5 88

Türkçe 40 35 5 88

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 15 1 94
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 1 83

TYT Sosyal 25 15 4 60

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 32 2 80

Matematik-1 40 32 2 80

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 9 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 8 1 80
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 0 50
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 1 67
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 16 4 80

Fizik 7 6 1 86

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ BOZ 1440 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,138 254,220 9 32 32 38 338

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 20 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 30,00 29,05 22,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,66 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,02 2,11 1,47

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,98 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,94 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 13,60 13,28 9,78

Matematik-1 40 28 5 26,75 67 24,65 22,96 10,44

Fizik 7 3 1 2,75 39 4,20 4,61 2,88

Kimya 7 5 0 5,00 71 4,99 4,47 2,50

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,99 1,77 0,85

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 11,18 10,85 6,23

Toplam: 120 83 18 78,50 65 79,42 75,56 46,73

TYT Türkçe ABDADCC  BCDdACBDBBABEEAcABBcAdCDDeDBACB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal cBDC ecC cAE CCDCEAD     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DCAeBDBdcCEaDDA BcCCDDBBCDBD EB   EED  E

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen AB eD  BE E ACb cE b

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 5 83

Türkçe 40 33 5 83

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 13 3 81
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 1 83

TYT Sosyal 25 13 4 52

Tarih-1 5 3 1 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 28 5 70

Matematik-1 40 28 5 70

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 8 1 89
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 9 1 90
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 0 50
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 9 4 45

Fizik 7 3 1 43

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 7 5 0 71

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 3 17

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL AKGÜL 1457 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
386,125 254,220 7 22 22 26 199

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 20 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,00 29,05 22,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,02 2,11 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,98 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,94 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,60 13,28 9,78

Matematik-1 40 28 5 26,75 67 24,65 22,96 10,44

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,20 4,61 2,88

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,99 4,47 2,50

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,99 1,77 0,85

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 11,18 10,85 6,23

Toplam: 120 91 20 86,00 72 79,42 75,56 46,73

TYT Türkçe DAABCDCCDBbCBbBABCaDBABEEABAcdBcDDDAABBC

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal DCEBBACacDCCcEADADCa     

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik AdDCB BDEEBC CDDCBcBBCDCDDDBb  B   caDEE

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen  ABBaDDEBAaCEA bEcCa

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 14 2 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 1 83

TYT Sosyal 25 16 4 64

Tarih-1 5 5 0 100

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 28 5 70

Matematik-1 40 28 5 70

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 8 0 89
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 9 1 90
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 1 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen 20 13 5 65

Fizik 7 5 1 71

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Biyoloji 6 2 3 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KEZİBAN GÜZEL 1439 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
389,918 254,220 5 18 18 22 176

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 20 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 30,00 29,05 22,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,66 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,02 2,11 1,47

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,98 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,94 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 13,60 13,28 9,78

Matematik-1 40 31 4 30,00 75 24,65 22,96 10,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,20 4,61 2,88

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,99 4,47 2,50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,99 1,77 0,85

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 11,18 10,85 6,23

Toplam: 120 92 21 86,75 72 79,42 75,56 46,73

TYT Türkçe DeABCDCCDBACBcBABCBDBABdEAcAcdBdDDDAdBBC

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal eCdBBcC  DCCAEADADCa     

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik  CDCBABDEEBCACDDeBAcBCDaD DBEACBA Ac DE 

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen eABBeDDEBADCEADbEaCe

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 8 80

Türkçe 40 32 8 80

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 11 5 69
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 1 83

TYT Sosyal 25 14 4 56

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 31 4 78

Matematik-1 40 31 4 78

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 8 0 89
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 6 3 60
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 2 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 15 5 75

Fizik 7 5 2 71

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA PETEK 1454 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
418,833 254,220 1 2 2 3 66

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 20 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 30,00 29,05 22,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,02 2,11 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,98 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,94 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,60 13,28 9,78

Matematik-1 40 32 4 31,00 78 24,65 22,96 10,44

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,20 4,61 2,88

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,99 4,47 2,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,99 1,77 0,85

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 11,18 10,85 6,23

Toplam: 120 100 16 96,00 80 79,42 75,56 46,73

TYT Türkçe DAABCDCdccbCBDBdBCBDBABEEAdAcCBdDaDAABBC

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal eCEBBACBDDCCAEcDADCE     

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik ACDCBdBDEEBC CDDCBAeBCDCeDDBEA BA AEcDE 

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen BABBCDDEBADCEADDEECe

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 9 78

Türkçe 40 31 9 78

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 0 3 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 12 4 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 1 83

TYT Sosyal 25 18 2 72

Tarih-1 5 4 1 80

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 32 4 80

Matematik-1 40 32 4 80

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 8 0 89
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 8 2 80
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 2 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 1 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 19 1 95

Fizik 7 7 0 100

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA SEÇER 1462 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,495 254,220 13 41 41 47 402

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 20 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 30,00 29,05 22,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,02 2,11 1,47

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,98 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,94 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 13,60 13,28 9,78

Matematik-1 40 26 13 22,75 57 24,65 22,96 10,44

Fizik 7 3 2 2,50 36 4,20 4,61 2,88

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,99 4,47 2,50

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,99 1,77 0,85

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 11,18 10,85 6,23

Toplam: 120 84 30 76,50 64 79,42 75,56 46,73

TYT Türkçe cBDAcCCDeBCDcACBDBBABEEAcABBdAcdDDADBACB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal EBDCBc C AAEACCDCaAD     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DbACBDBdBCEEDDbCBcCaDDeBbcBDcEBCaAa DebE

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen  B DDadBEDEAcCbbeaE 

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 8 80

Türkçe 40 32 8 80

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 13 3 81
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 1 83

TYT Sosyal 25 16 2 64

Tarih-1 5 5 0 100

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 26 13 65

Matematik-1 40 26 13 65

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 7 2 78
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 5 5 50
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 1 50
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 1 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50

TYT Fen 20 10 7 50

Fizik 7 3 2 43

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 7 6 1 86

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 4 17

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR ATEŞ 1465 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,483 254,220 6 20 20 24 188

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 20 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 30,00 29,05 22,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,02 2,11 1,47

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,98 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,94 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 13,60 13,28 9,78

Matematik-1 40 26 4 25,00 63 24,65 22,96 10,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,20 4,61 2,88

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,99 4,47 2,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,99 1,77 0,85

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 11,18 10,85 6,23

Toplam: 120 91 16 87,00 73 79,42 75,56 46,73

TYT Türkçe ABeADCCDCBCD ACBDBBAaEEAdA BAAcdDDADBACB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal EBDCBDcb AAEACCDCaAD     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DCACBDB  bE DD CeACCDDecC B AEB D E DA E

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen ABdDDBbBEaEAACDDaEEC

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 5 83

Türkçe 40 33 5 83

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 12 4 75
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 0 83

TYT Sosyal 25 16 3 64

Tarih-1 5 5 0 100

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 26 4 65

Matematik-1 40 26 4 65

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 7 0 78
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 6 3 60
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 2 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 16 4 80

Fizik 7 5 2 71

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 7 6 1 86

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SAMETUNÇ 1449 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,203 254,220 14 43 43 50 420

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 20 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 30,00 29,05 22,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,02 2,11 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,98 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,94 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 13,60 13,28 9,78

Matematik-1 40 25 6 23,50 59 24,65 22,96 10,44

Fizik 7 4 2 3,50 50 4,20 4,61 2,88

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,99 4,47 2,50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,99 1,77 0,85

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 11,18 10,85 6,23

Toplam: 120 82 25 75,75 63 79,42 75,56 46,73

TYT Türkçe eBDADCCDCB DdeCaDBBABEEABABB AcCDDADBdCB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal cBDCBccaBAAaACCDCaAD     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DCACBDB  CEaDD CB bCDDBcCDBD EBe A aDc  

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen cBBDbB B adAACeDaEEb

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 6 80

Türkçe 40 32 6 80

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 14 2 88
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 0 83

TYT Sosyal 25 14 6 56

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 25 6 63

Matematik-1 40 25 6 63

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 7 1 78
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 7 2 70
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 0 50
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 1 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 2 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 11 7 55

Fizik 7 4 2 57

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 7 4 2 57

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SILA ŞEHİRLİ 1447 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,260 254,220 15 44 44 51 432

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 20 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 30,00 29,05 22,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,66 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,02 2,11 1,47

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,98 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,94 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 13,60 13,28 9,78

Matematik-1 40 23 9 20,75 52 24,65 22,96 10,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,20 4,61 2,88

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,99 4,47 2,50

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,99 1,77 0,85

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 11,18 10,85 6,23

Toplam: 120 82 24 76,00 63 79,42 75,56 46,73

TYT Türkçe ABD DCCDCBC dACBDBBdBbEABABBcAcCaDAbBAaB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal EB Cdc C AAEACCbCEAD     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DCACBDBbBCEED ACBbbaDDecC BDb Ba Ac D   

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen ABeDDBaBEaEAACDDcE C

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 8 75

Türkçe 40 30 8 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 11 5 69
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67

TYT Sosyal 25 14 3 56

Tarih-1 5 3 1 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 23 9 58

Matematik-1 40 23 9 58

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 8 0 89
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 4 5 40
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 1 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 15 4 75

Fizik 7 5 2 71

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 7 6 1 86

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 1 67

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TAHİR POLAT 1452 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
401,850 254,220 4 11 11 14 122

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 20 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 30,00 29,05 22,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,02 2,11 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,98 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,94 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,60 13,28 9,78

Matematik-1 40 29 6 27,50 69 24,65 22,96 10,44

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,20 4,61 2,88

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,99 4,47 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,99 1,77 0,85

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 11,18 10,85 6,23

Toplam: 120 96 19 91,25 76 79,42 75,56 46,73

TYT Türkçe DAABCeCCDcACBaBABCaDBABEEABAEdBdDDDAABBa

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal DCEBBACacDCCAEbDADCa     

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik ACDCBbBDEEBdcCDDCB eBCDCDDDBEACBc   cDE 

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen BABBCDDEBADCEADDEdaB

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 7 83

Türkçe 40 33 7 83

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 15 1 94
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67

TYT Sosyal 25 16 4 64

Tarih-1 5 5 0 100

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 29 6 73

Matematik-1 40 29 6 73

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 8 1 89
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 8 1 80
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 2 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 18 2 90

Fizik 7 7 0 100

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN 1450 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,015 254,220 20 74 74 98 1078

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 20 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 30,00 29,05 22,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,02 2,11 1,47

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,98 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,94 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 13,60 13,28 9,78

Matematik-1 40 14 3 13,25 33 24,65 22,96 10,44

Fizik 7 2 0 2,00 29 4,20 4,61 2,88

Kimya 7 3 0 3,00 43 4,99 4,47 2,50

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,99 1,77 0,85

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 11,18 10,85 6,23

Toplam: 120 60 18 55,50 46 79,42 75,56 46,73

TYT Türkçe ABDAcCd C   BbCcDaBeBEEABABBcAECDDADdACB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal cBDCBD CedAEd CDCaAD     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DCAbBDB c      C  bCDDB C BD            

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen    DD  B  E  Ca a   

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 8 70

Türkçe 40 28 8 70

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 14 2 88
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 1 83

TYT Sosyal 25 13 5 52

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 14 3 35

Matematik-1 40 14 3 35

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 6 0 67
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 5 1 50
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 2 25

Fizik 7 2 0 29

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 7 3 0 43

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 2 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜLAL DELİASLAN 1451 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
413,640 254,220 3 4 4 7 82

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 20 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 30,00 29,05 22,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,02 2,11 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,98 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,94 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 13,60 13,28 9,78

Matematik-1 40 31 2 30,50 76 24,65 22,96 10,44

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,20 4,61 2,88

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,99 4,47 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,99 1,77 0,85

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 11,18 10,85 6,23

Toplam: 120 97 11 94,25 79 79,42 75,56 46,73

TYT Türkçe ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEAdABBcAdCDDA BA B

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal EBDCaD C AAaACCDCbAD     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DCACBDB BCE DDACB CCDDBcCDBDAEBCb   D EE

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen AB DDBCBEaEAACeDaEEC

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 3 88

Türkçe 40 35 3 88

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 13 2 81
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 1 67

TYT Sosyal 25 15 3 60

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 31 2 78

Matematik-1 40 31 2 78

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 8 0 89
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 8 1 80
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 2 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 1 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen 20 16 3 80

Fizik 7 6 0 86

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ADA OCAK 33 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,890 254,220 20 72 72 91 966

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 24 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 2 17,50 44 27,08 29,05 22,00

Matematik-1 40 32 3 31,25 78 21,69 22,96 10,44

Fizik 7 3 0 3,00 43 4,24 4,61 2,88

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,55 4,47 2,50

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,08 1,77 0,85

TYT Fen 20 7 1 6,75 34 8,87 10,85 6,23

Toplam: 120 57 6 55,50 46 69,82 75,56 46,73

TYT Türkçe DAABCDCbD AaBDBABCBDB                   

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Matematik ACDCBA DEEBCACDDCBccBCDCcDDBE CBADA  DE 

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen   B  DDEB  C   D   e

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 2 45

Türkçe 40 18 2 45

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 3 0 19
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 0 0 0

TYT Matematik 40 32 3 80

Matematik-1 40 32 3 80

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 8 0 89
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 7 3 70
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 7 1 35

Fizik 7 3 0 43

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 3 0 43

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET MASKAN 1492 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,865 254,220 22 76 76 102 1163

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 24 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 27,08 29,05 22,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,34 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,22 2,11 1,47

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,43 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 13,10 13,28 9,78

Matematik-1 40 17 8 15,00 38 21,69 22,96 10,44

Fizik 7 4 2 3,50 50 4,24 4,61 2,88

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,55 4,47 2,50

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,08 1,77 0,85

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 8,87 10,85 6,23

Toplam: 120 61 32 53,00 44 69,82 75,56 46,73

TYT Türkçe becedDCCaddCBbBeBCcDBABaEABAcCBADDDAdBBC

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal eCEBBdCdcabaAEADADCa     

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik A DCBdBDEcBb CDDCB  cCcaD D cd       D  

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen BABa eD  A C        

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 14 65

Türkçe 40 26 14 65

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 12 4 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 6 0 100

TYT Sosyal 25 12 8 48

Tarih-1 5 4 1 80

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 17 8 43

Matematik-1 40 17 8 43

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 7 1 78
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 4 3 40
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 2 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 6 2 30

Fizik 7 4 2 57

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 2 0 29

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ALTAY 1482 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
339,983 254,220 11 53 53 61 522

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 24 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 27,08 29,05 22,00

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,34 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,22 2,11 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 13,10 13,28 9,78

Matematik-1 40 25 5 23,75 59 21,69 22,96 10,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,24 4,61 2,88

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,55 4,47 2,50

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,08 1,77 0,85

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 8,87 10,85 6,23

Toplam: 120 78 25 71,75 60 69,82 75,56 46,73

TYT Türkçe ABDeDCCDCBCcdbCBDBBdBbEABABB dbbDDADBAbB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal EBD  DcC AAEeCCDCaAD     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DCACBDB BCb DDbCBcC D  cCDBDAEcC    DA E

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen ABBDDBe caEcACD ab a

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 10 73

Türkçe 40 29 10 73

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 12 4 75
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 3 2 50

TYT Sosyal 25 14 3 56

Tarih-1 5 3 0 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 25 5 63

Matematik-1 40 25 5 63

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 7 1 78
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 5 2 50
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 2 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 10 7 50

Fizik 7 6 1 86

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 7 3 3 43

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 3 17

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYÇA ÜNAL 1469 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,253 254,220 13 57 57 65 574

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 24 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 27,08 29,05 22,00

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,34 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,22 2,11 1,47

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,43 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 13,10 13,28 9,78

Matematik-1 40 23 2 22,50 56 21,69 22,96 10,44

Fizik 7 2 3 1,25 18 4,24 4,61 2,88

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,55 4,47 2,50

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,08 1,77 0,85

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 8,87 10,85 6,23

Toplam: 120 74 19 69,25 58 69,82 75,56 46,73

TYT Türkçe ABDADCCbaBCD AdaDdBABEEAcABBdAdCDDADBACB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal EBb  D C bAEACCDCEAD     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik D ACBDB BCE DD CBbCCbD BC BD  B     D  E

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen dcd DB  EaEAeCb    b

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 8 78

Türkçe 40 31 8 78

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 14 2 88
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 1 83

TYT Sosyal 25 14 2 56

Tarih-1 5 2 1 40

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 23 2 58

Matematik-1 40 23 2 58

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 6 0 67
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 6 2 60
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 6 7 30

Fizik 7 2 3 29

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 7 4 2 57

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 2 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL PARLAK 1350 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,063 254,220 8 42 42 49 415

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 24 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 27,08 29,05 22,00

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,34 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,22 2,11 1,47

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,43 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 13,10 13,28 9,78

Matematik-1 40 29 2 28,50 71 21,69 22,96 10,44

Fizik 7 2 1 1,75 25 4,24 4,61 2,88

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,55 4,47 2,50

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,08 1,77 0,85

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 8,87 10,85 6,23

Toplam: 120 78 13 74,75 62 69,82 75,56 46,73

TYT Türkçe DAABCDCC BAC  BABCaD ABcEABAddBdbDDAA BC

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal  b BBAa  DCCAEADADCE     

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik ACDCB BDEEBC CDDCBABBC aDaDBEACB     DE 

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen   Ba D EBAaC       a

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 6 73

Türkçe 40 29 6 73

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 11 4 69
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 1 83

TYT Sosyal 25 14 2 56

Tarih-1 5 2 1 40

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 29 2 73

Matematik-1 40 29 2 73

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 8 0 89
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 7 2 70
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 2 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 6 3 30

Fizik 7 2 1 29

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 4 1 57

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜNYAMİN KIRHAN 1489 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,085 254,220 10 50 50 57 481

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 24 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 27,08 29,05 22,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,34 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,22 2,11 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,11 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 13,10 13,28 9,78

Matematik-1 40 25 3 24,25 61 21,69 22,96 10,44

Fizik 7 3 1 2,75 39 4,24 4,61 2,88

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,55 4,47 2,50

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,08 1,77 0,85

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 8,87 10,85 6,23

Toplam: 120 78 20 73,00 61 69,82 75,56 46,73

TYT Türkçe DecBCDCCDdbCBDBdBCaDBAdEEABAEdBdDaDAABBC

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal DCE BAb   CCAaADADC      

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik ACDCBdBDEadCACD CB BBCDCD DB  CB     D  

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen  A B DcEBdaCEAcD  dB

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 10 75

Türkçe 40 30 10 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 13 3 81
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67

TYT Sosyal 25 13 2 52

Tarih-1 5 4 0 80

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 25 3 63

Matematik-1 40 25 3 63

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 7 1 78
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 8 0 80
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 10 5 50

Fizik 7 3 1 43

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 5 2 71

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Biyoloji 6 2 2 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞATAY ÖZDEM 1478 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
394,263 254,220 3 16 16 19 158

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 24 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,08 29,05 22,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,34 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,22 2,11 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 13,10 13,28 9,78

Matematik-1 40 27 7 25,25 63 21,69 22,96 10,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,24 4,61 2,88

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,55 4,47 2,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,08 1,77 0,85

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,87 10,85 6,23

Toplam: 120 94 19 89,25 74 69,82 75,56 46,73

TYT Türkçe DAABCDCCDBACBDBABCacBABEEAeAECBdDDDAABBC

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal DCcBBACaaeCCAaADADCa     

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik AeDCBABDEEdC bDDbBccBCDC  DBE CBA bE DEE

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen BdBBCDDEBADCE DDEdCB

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 36 4 90

Türkçe 40 36 4 90

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 15 1 94
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 1 83

TYT Sosyal 25 14 6 56

Tarih-1 5 4 1 80

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 27 7 68

Matematik-1 40 27 7 68

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 8 0 89
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 5 3 50
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen 20 17 2 85

Fizik 7 6 1 86

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 6 0 86

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 6 5 1 83

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELA İNAL 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,008 254,220 18 70 70 89 937

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 24 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,08 29,05 22,00

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,34 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,22 2,11 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,11 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 13,10 13,28 9,78

Matematik-1 40 12 0 12,00 30 21,69 22,96 10,44

Fizik 7 3 0 3,00 43 4,24 4,61 2,88

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,55 4,47 2,50

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,08 1,77 0,85

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 8,87 10,85 6,23

Toplam: 120 63 12 60,00 50 69,82 75,56 46,73

TYT Türkçe DeABCcCCDdbCBDBeBCdDBABEEABAECBcDDDAABBC

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal  Cc B C   CCAaADADC      

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik A DCB BDE BCA  D           B            

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen   B  DDEc eCE  D   e

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 7 83

Türkçe 40 33 7 83

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 15 1 94
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 1 83

TYT Sosyal 25 11 2 44

Tarih-1 5 2 1 40

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 0 30

Matematik-1 40 12 0 30

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 8 0 89
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 7 3 35

Fizik 7 3 0 43

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 3 2 43

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE AKBALIK 1484 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
424,260 254,220 1 1 1 2 51

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 24 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,08 29,05 22,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,34 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,22 2,11 1,47

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,43 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 13,10 13,28 9,78

Matematik-1 40 35 5 33,75 84 21,69 22,96 10,44

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,24 4,61 2,88

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,55 4,47 2,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,08 1,77 0,85

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 8,87 10,85 6,23

Toplam: 120 101 15 97,25 81 69,82 75,56 46,73

TYT Türkçe DAABCDCCDdbCBDBABCaDBAdbEABAdCBdDDDAABBC

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal DbEBB C  DCCAE DADCa     

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik AaDCBABDEaBCACDDCBABcCDCDDDBEACBADAcdDEE

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen BABBCDDEBADCEADDEECe

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 7 83

Türkçe 40 33 7 83

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 14 2 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67

TYT Sosyal 25 14 2 56

Tarih-1 5 4 1 80

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 35 5 88

Matematik-1 40 35 5 88

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 8 1 89
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 9 1 90
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 2 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 1 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen 20 19 1 95

Fizik 7 7 0 100

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ENES BAYTAR 1473 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,855 254,220 19 71 71 90 959

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 24 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 27,08 29,05 22,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,34 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,22 2,11 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,10 13,28 9,78

Matematik-1 40 14 11 11,25 28 21,69 22,96 10,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,24 4,61 2,88

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,55 4,47 2,50

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,08 1,77 0,85

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 8,87 10,85 6,23

Toplam: 120 68 34 59,50 50 69,82 75,56 46,73

TYT Türkçe DeAdCDCCDdb BcBdBCaDBABEbABAcdBcDDDAABBa

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal DCEBBACBDcCCAaADADCa     

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik baDCB BDaada CaDCB  cCcaD D       e  DE 

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen BcBBaDDEcAbCEdDbb  a

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 12 68

Türkçe 40 27 12 68

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 12 4 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67

TYT Sosyal 25 17 3 68

Tarih-1 5 5 0 100

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 14 11 35

Matematik-1 40 14 11 35

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 6 2 67
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 4 3 40
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 10 8 50

Fizik 7 5 2 71

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 4 3 57

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Biyoloji 6 1 3 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ÖZ 1495 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,043 254,220 7 39 39 45 396

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 24 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 27,08 29,05 22,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,34 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,22 2,11 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 13,10 13,28 9,78

Matematik-1 40 19 6 17,50 44 21,69 22,96 10,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,24 4,61 2,88

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,55 4,47 2,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,08 1,77 0,85

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,87 10,85 6,23

Toplam: 120 83 20 78,00 65 69,82 75,56 46,73

TYT Türkçe ABcAcCC CBCDcACBDBBABEEAcABBcAECDDADBACB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal EBDC DDCdAAEdCCDCaAD     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DCAeBDB dC EbDAae   D  B  B cEBC    DA E

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen cBBDbBCBcaEeACDDdEEC

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 5 85

Türkçe 40 34 5 85

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 15 1 94
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 1 83

TYT Sosyal 25 16 3 64

Tarih-1 5 4 0 80

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 19 6 48

Matematik-1 40 19 6 48

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 9 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 2 1 20
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 1 50
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 14 6 70

Fizik 7 5 2 71

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 7 4 3 57

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ERKAM 1470 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,230 254,220 12 56 56 64 538

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 24 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 27,08 29,05 22,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,34 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,22 2,11 1,47

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,43 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 13,10 13,28 9,78

Matematik-1 40 25 5 23,75 59 21,69 22,96 10,44

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,24 4,61 2,88

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,55 4,47 2,50

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,08 1,77 0,85

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 8,87 10,85 6,23

Toplam: 120 78 28 71,00 59 69,82 75,56 46,73

TYT Türkçe caceDCCaaBCDBACabBBeBEEABABBdAcCDDADBAaB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal EBcCBDaCdAAEdCbDCaAD     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DCACBDBABCEEDDbeBcCCDDBcd BDA BC        

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen AB DDBCBEaEAeCb   db

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 12 70

Türkçe 40 28 12 70

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 14 2 88
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67

TYT Sosyal 25 14 6 56

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 25 5 63

Matematik-1 40 25 5 63

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 8 1 89
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 6 3 60
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 0 50
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 11 5 55

Fizik 7 6 0 86

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 3 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ÇOLAK 1415 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,705 254,220 9 49 49 56 466

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 24 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,08 29,05 22,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,34 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,22 2,11 1,47

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,43 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 13,10 13,28 9,78

Matematik-1 40 17 1 16,75 42 21,69 22,96 10,44

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,24 4,61 2,88

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,55 4,47 2,50

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,08 1,77 0,85

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 8,87 10,85 6,23

Toplam: 120 78 12 75,00 63 69,82 75,56 46,73

TYT Türkçe AaDAeCCDCBCDBACBDBBeBEEAcABBAAcdDDADBACB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal EB CBDeC  AEACCDCEAD     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DCA BDBA CEa D CB CC      B  EB         

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen ABBDDBC E EdAdD  a a

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 12 4 75
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 6 0 100

TYT Sosyal 25 16 1 64

Tarih-1 5 4 0 80

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 17 1 43

Matematik-1 40 17 1 43

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 7 1 78
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 3 0 30
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 0 50
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 11 4 55

Fizik 7 7 0 100

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 7 3 2 43

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 2 17

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ZEHRA ÇOLAK 1472 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,023 254,220 21 73 73 97 1051

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 24 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 5 21,75 54 27,08 29,05 22,00

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,34 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,22 2,11 1,47

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,43 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 13,10 13,28 9,78

Matematik-1 40 20 4 19,00 48 21,69 22,96 10,44

Fizik 7 5 0 5,00 71 4,24 4,61 2,88

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,55 4,47 2,50

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,08 1,77 0,85

TYT Fen 20 12 1 11,75 59 8,87 10,85 6,23

Toplam: 120 59 12 56,00 47 69,82 75,56 46,73

TYT Türkçe cAABCDCCD A B BABCa BABEEAaA d   b    BC

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal      d         DADCa     

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik  CDCB BD  BC CDDC   cC a  DBdAdBA A  D  

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen B BB DDE AaCEA D  C 

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 5 58

Türkçe 40 23 5 58

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 7 3 44
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 0 67

TYT Sosyal 25 4 2 16

Tarih-1 5 0 0 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 20 4 50

Matematik-1 40 20 4 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 6 0 67
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 2 2 20
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 1 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 12 1 60

Fizik 7 5 0 71

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 5 1 71

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Biyoloji 6 2 0 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM SAĞLAM 1486 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
403,720 254,220 2 9 9 12 111

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 24 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,08 29,05 22,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,34 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,22 2,11 1,47

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,43 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,11 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 13,10 13,28 9,78

Matematik-1 40 32 4 31,00 78 21,69 22,96 10,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,24 4,61 2,88

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,55 4,47 2,50

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,08 1,77 0,85

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 8,87 10,85 6,23

Toplam: 120 95 18 90,50 75 69,82 75,56 46,73

TYT Türkçe DAABCDCCDcbCBDBABCaDBABEEAeAcCBcDDDAABBC

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal DCEBBAC DDCCAEADADC      

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik ACDCBcBDEEBCACaDCBABBCcCDDDBEACB  bE DE 

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen ecBBCDDEBeaaEADe Eae

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 14 2 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 1 83

TYT Sosyal 25 18 0 72

Tarih-1 5 5 0 100

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 32 4 80

Matematik-1 40 32 4 80

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 9 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 9 1 90
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 2 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 11 8 55

Fizik 7 5 2 71

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 4 3 57

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Biyoloji 6 2 3 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
METE AÇICI 1480 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,133 254,220 17 68 68 84 868

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 24 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 27,08 29,05 22,00

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,34 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,22 2,11 1,47

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,43 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 13,10 13,28 9,78

Matematik-1 40 20 3 19,25 48 21,69 22,96 10,44

Fizik 7 3 1 2,75 39 4,24 4,61 2,88

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,55 4,47 2,50

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,08 1,77 0,85

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 8,87 10,85 6,23

Toplam: 120 64 15 60,25 50 69,82 75,56 46,73

TYT Türkçe DeABeeCC dAC DBABCBcBABEEAcAECB bDDAAeBC

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal  Cc B C  DCCAE DADCa     

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik AdDCB BDEEB ACaDCB Bc     DBE        DE 

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen   Bc DD            e

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 8 73

Türkçe 40 29 8 73

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 13 3 81
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 0 83

TYT Sosyal 25 12 2 48

Tarih-1 5 2 1 40

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 20 3 50

Matematik-1 40 20 3 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 9 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 3 1 30
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 3 2 15

Fizik 7 3 1 43

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NESİBE ÇOBAN 1433 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,583 254,220 23 77 77 103 1169

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 24 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 4 15,00 38 27,08 29,05 22,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,34 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,22 2,11 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,10 13,28 9,78

Matematik-1 40 19 4 18,00 45 21,69 22,96 10,44

Fizik 7 3 4 2,00 29 4,24 4,61 2,88

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,55 4,47 2,50

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,08 1,77 0,85

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 8,87 10,85 6,23

Toplam: 120 57 19 52,25 44 69,82 75,56 46,73

TYT Türkçe ABDADCCcCBCDebCBcBBA                    

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal cBDCBe CcAcEACCDCEAD     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DCA BDBb CEbDD C  Ca      BD EBd    DA E

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen bceDDBeB  EAdCb c   

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 4 40

Türkçe 40 16 4 40

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 2 0 13
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 0 0 0

TYT Sosyal 25 15 4 60

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 19 4 48

Matematik-1 40 19 4 48

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 7 1 78
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 1 1 10
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 0 50
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 1 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 7 7 35

Fizik 7 3 4 43

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 7 4 1 57

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 2 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ORHAN KARAT AŞ 1485 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,823 254,220 14 61 61 72 657

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 24 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 27,08 29,05 22,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,34 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,22 2,11 1,47

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,43 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,10 13,28 9,78

Matematik-1 40 22 6 20,50 51 21,69 22,96 10,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,24 4,61 2,88

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,55 4,47 2,50

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,08 1,77 0,85

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 8,87 10,85 6,23

Toplam: 120 74 29 66,75 56 69,82 75,56 46,73

TYT Türkçe AaeADCCDCBCbabCcDdBdBEEABAdBcAcCaDAadACB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal cBDCBbDCBAAacbCDCEAD     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DCA BDBAB  a D Ce CaD   CDB AEBCbAa Dd E

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen ABBDDcCBaeE ACD e   

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 14 65

Türkçe 40 26 14 65

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 11 5 69
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67

TYT Sosyal 25 15 5 60

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 22 6 55

Matematik-1 40 22 6 55

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 7 1 78
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 4 2 40
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 2 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 1 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 11 4 55

Fizik 7 6 1 86

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 7 4 2 57

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 1 17

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RAVZA KONUKSEVER 1498 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,433 254,220 24 79 79 114 1656

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 24 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 27,08 29,05 22,00

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,34 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,22 2,11 1,47

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,43 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 13,10 13,28 9,78

Matematik-1 40 5 2 4,50 11 21,69 22,96 10,44

Toplam: 120 47 8 45,00 38 69,82 75,56 46,73

TYT Türkçe ABDADCC b CDBACBDBBABEEAcABdAAb DDADBAdB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal  BDC   C  A   CDCaAD     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik Db   DBA b      B                       

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 5 80

Türkçe 40 32 5 80

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 13 2 81
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67

TYT Sosyal 25 10 1 40

Tarih-1 5 3 0 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 2 13

Matematik-1 40 5 2 13

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 3 1 33
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 1 0 10
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
REMZİ KARA 1495 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,255 254,220 15 63 63 75 708

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 24 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 27,08 29,05 22,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,34 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,22 2,11 1,47

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,43 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 0 16,00 80 13,10 13,28 9,78

Matematik-1 40 17 3 16,25 41 21,69 22,96 10,44

Fizik 7 5 0 5,00 71 4,24 4,61 2,88

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,55 4,47 2,50

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,08 1,77 0,85

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 8,87 10,85 6,23

Toplam: 120 69 14 65,50 55 69,82 75,56 46,73

TYT Türkçe DeABCcCCD ACB BABCBDBABEEAc cdBdDDDAAdBb

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal DCE BAC  DCCA ADADCE     

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik  CDCB BDE aC CDDCB  a   aDDB   B        

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen  ABB DDa bD E  b    

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 8 73

Türkçe 40 29 8 73

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 12 4 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 3 2 50

TYT Sosyal 25 16 0 64

Tarih-1 5 4 0 80

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 17 3 43

Matematik-1 40 17 3 43

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 6 0 67
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 3 2 30
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 7 3 35

Fizik 7 5 0 71

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 2 2 29

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH SELLİ 1475 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,548 254,220 4 19 19 23 187

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 24 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,08 29,05 22,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,34 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,22 2,11 1,47

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,43 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,10 13,28 9,78

Matematik-1 40 31 4 30,00 75 21,69 22,96 10,44

Fizik 7 4 2 3,50 50 4,24 4,61 2,88

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,55 4,47 2,50

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,08 1,77 0,85

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 8,87 10,85 6,23

Toplam: 120 91 21 85,75 71 69,82 75,56 46,73

TYT Türkçe ABDAeCCDCBCDdACBcBBABEEABABBdAcbDDAbBdCB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal cBDCBDcCaAAEACCDCaAD     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DCACBDBAdCEEDD CBcCCDDcBCDBDAEB  A  DbEE

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen  BBDbBdBEDEbdCeDB  C

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 8 80

Türkçe 40 32 8 80

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 12 4 75
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 5 1 83

TYT Sosyal 25 16 4 64

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 31 4 78

Matematik-1 40 31 4 78

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 8 0 89
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 8 2 80
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 2 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen 20 12 5 60

Fizik 7 4 2 57

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 7 5 2 71

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 1 50

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEZEN SEÇER 1410 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,873 254,220 5 25 25 30 250

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 24 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,08 29,05 22,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,34 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,22 2,11 1,47

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,43 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 13,10 13,28 9,78

Matematik-1 40 30 7 28,25 71 21,69 22,96 10,44

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,24 4,61 2,88

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,55 4,47 2,50

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,08 1,77 0,85

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 8,87 10,85 6,23

Toplam: 120 89 24 83,00 69 69,82 75,56 46,73

TYT Türkçe ABDADCCDaBCDaACaDBBABaEAcABddAEdDDAaBACB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal cBDC D CBAAEACCDCaAD     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DCACBDcABCbEeDACB CCDDBaCDBDAEBCbA cDd E

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen ABBDDB BabEcACeDeEd 

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 9 78

Türkçe 40 31 9 78

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 12 4 75
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67

TYT Sosyal 25 16 2 64

Tarih-1 5 3 1 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 30 7 75

Matematik-1 40 30 7 75

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 8 1 89
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 8 1 80
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 2 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 1 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 2 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 12 6 60

Fizik 7 6 0 86

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 7 4 3 57

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 3 33

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT REHBER SERİSİ DENEME - 1

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÜVEYS GÜL 1488 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,353 254,220 16 64 64 76 742

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 24 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 27,08 29,05 22,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,34 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,22 2,11 1,47

Felsefe 5 1 4 0,00 0 3,43 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 13,10 13,28 9,78

Matematik-1 40 22 6 20,50 51 21,69 22,96 10,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,24 4,61 2,88

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,55 4,47 2,50

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,08 1,77 0,85

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 8,87 10,85 6,23

Toplam: 120 72 32 64,00 53 69,82 75,56 46,73

TYT Türkçe AaeADCCDCBCbabCcDdBdBEEABAdBcAcCaDADdACB

Cevap Anahtarı A ABDADCCDCBCDBACBDBBABEEABABBAAECDDADBACB

TYT Sosyal cBDCBbDCBAeacbCDCEAe     

Cevap Anahtarı A EBDCBDDCBAAEACCDCEADEDCBD

TYT Matematik DCA BDBAB  a D Ce CaD   C BDAEBCbAa Dd E

Cevap Anahtarı A DCACBDBABCEEDDACBACCDDBBCDBDAEBCDAEEDAEE

TYT Fen eBBDDcCBaeE ACD e  e

Cevap Anahtarı A ABBDDBCBEDEAACDDBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 13 68

Türkçe 40 27 13 68

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 12 4 75
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67

TYT Sosyal 25 13 7 52

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 22 6 55

Matematik-1 40 22 6 55

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 7 1 78
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 3 2 30
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 2 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 1 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 10 6 50

Fizik 7 5 2 71

İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 7 4 2 57

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 2 17

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
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HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN 1477 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,778 254,220 6 31 31 37 317

Puanı Hesaplanan: 80 80 156 3364

Katılımlar: 24 80 80 156 3389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,08 29,05 22,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,34 3,46 2,22

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,22 2,11 1,47

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,43 3,78 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 3,94 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,10 13,28 9,78

Matematik-1 40 29 5 27,75 69 21,69 22,96 10,44

Fizik 7 3 1 2,75 39 4,24 4,61 2,88

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,55 4,47 2,50

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,08 1,77 0,85

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 8,87 10,85 6,23

Toplam: 120 85 22 79,50 66 69,82 75,56 46,73

TYT Türkçe DAABCeCCDdbbBDBAaCBDBAeEEABAbdBcDDDAABBC

Cevap Anahtarı B DAABCDCCDBACBDBABCBDBABEEABAECBADDDAABBC

TYT Sosyal DCEBBAC DbCbAaADADCa     

Cevap Anahtarı B DCEBBACBDDCCAEADADCEDEDCB

TYT Matematik ACDCB eDEE CACDDC bBBCDCDcDBEdCBA Ac DE 

Cevap Anahtarı B ACDCBABDEEBCACDDCBABBCDCDDDBEACBADAEEDEE

TYT Fen   B aDDEBAeCEA ed  B

Cevap Anahtarı B BABBCDDEBADCEADDEECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 9 78

Türkçe 40 31 9 78

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 16 13 3 81
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 6 4 2 67

TYT Sosyal 25 15 4 60

Tarih-1 5 5 0 100

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 29 5 73

Matematik-1 40 29 5 73

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 8 1 89
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 10 7 2 70
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 1 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 10 4 50

Fizik 7 3 1 43

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Biyoloji 6 1 2 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
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