
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 149 149 374 8055

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,75 9,68 11,33 6,82 3,35 5,98 5,10 3,81 4,15 3,38 1,61 2,98 9,91 5,68 8,49 2,06 4,92 0,83 2,72 3,34 1,89 1,98 2,90 1,26 45,72 35,29 36,91 225,690

Okul Ortalaması 15,58 7,38 13,74 7,72 2,62 7,06 5,93 3,60 5,03 4,06 1,19 3,77 16,68 4,28 15,61 2,41 5,50 1,03 4,06 3,13 3,28 2,90 2,78 2,21 59,34 30,48 51,73 274,980

KATILIMLAR

1 225 BENGİSU KARATAŞ 10A 26 4 25,00 10 2 9,50 8 3 7,25 6 0 6,00 24 3 23,25 5 4 4,00 6 4 5,00 7 3 6,25 92 23 86,25 396,780 60

2 270 SAMET SELLİ 10C 19 3 18,25 11 1 10,75 11 1 10,75 5 1 4,75 24 3 23,25 7 3 6,25 9 0 9,00 8 1 7,75 94 13 90,75 394,420 67

3 0 LİNA TOKAK 10C 25 5 23,75 9 2 8,50 6 6 4,50 4 1 3,75 24 5 22,75 2 8 0,00 9 1 8,75 8 2 7,50 87 30 79,50 379,523 111

4 271 AYSİMA YAVAŞ 10C 22 8 20,00 4 3 3,25 8 0 8,00 5 1 4,75 25 4 24,00 8 2 7,50 7 2 6,50 6 0 6,00 85 20 80,00 377,220 116

5 0 ZEYNEP KAYA 10C 24 5 22,75 10 2 9,50 7 4 6,00 5 1 4,75 21 1 20,75 5 5 3,75 5 4 4,00 6 1 5,75 83 23 77,25 366,345 157

6 264 ŞEVVAL SARAL 10C 21 7 19,25 10 2 9,50 8 4 7,00 5 1 4,75 22 4 21,00 6 4 5,00 5 2 4,50 7 0 7,00 84 24 78,00 362,143 174

7 223 UĞUR BİLGİLİ 10A 24 3 23,25 8 2 7,50 9 2 8,50 5 0 5,00 24 2 23,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 73 16 69,00 352,740 234

8 346 ERKAN ÖZTÜRK 10E 18 8 16,00 8 4 7,00 8 3 7,25 6 0 6,00 20 7 18,25 7 3 6,25 9 1 8,75 9 1 8,75 85 27 78,25 351,415 245

9 252 EBRAR DAĞ 10B 25 5 23,75 10 2 9,50 10 2 9,50 6 0 6,00 21 3 20,25 1 7 -0,75 4 4 3,00 1 3 0,25 78 26 71,50 350,875 251

10 257 YAVUZ SELIM GÖYCE 10E 19 10 16,50 9 3 8,25 10 1 9,75 5 0 5,00 21 5 19,75 6 4 5,00 7 2 6,50 6 1 5,75 83 26 76,50 350,125 260

11 254 BERKE SÖNMEZ 10B 20 5 18,75 12 0 12,00 7 4 6,00 5 1 4,75 19 0 19,00 5 4 4,00 5 3 4,25 6 3 5,25 79 20 74,00 346,418 294

12 265 TARIK PARLAK 10C 18 6 16,50 10 2 9,50 8 4 7,00 5 0 5,00 23 1 22,75 3 5 1,75 4 2 3,50 4 1 3,75 75 21 69,75 340,833 345

13 371 TUANNA KESKİN 10F 22 5 20,75 8 2 7,50 2 6 0,50 1 1 0,75 22 2 21,50 3 4 2,00 7 3 6,25 6 3 5,25 71 26 64,50 338,183 373

14 372 EKİ 10E 16 7 14,25 10 2 9,50 10 1 9,75 5 1 4,75 19 2 18,50 5 4 4,00 5 3 4,25 8 1 7,75 78 21 72,75 333,798 413

15 281 LEO MESSY TAHA 10C 16 8 14,00 10 2 9,50 8 4 7,00 5 1 4,75 24 2 23,50 2 8 0,00 6 4 5,00 5 5 3,75 76 34 67,50 332,678 429

16 322 KÜBRA GÜN 10E 19 7 17,25 7 4 6,00 6 4 5,00 4 2 3,50 19 7 17,25 6 4 5,00 7 3 6,25 8 2 7,50 76 33 67,75 328,163 468

17 218 İLYAS KAAN ÇEÇEN 10C 18 10 15,50 11 1 10,75 7 5 5,75 5 0 5,00 22 2 21,50 3 5 1,75 4 3 3,25 4 6 2,50 74 32 66,00 327,135 480

18 323 BİLGE İLERİ 10E 18 7 16,25 10 2 9,50 4 2 3,50 5 1 4,75 22 3 21,25 4 5 2,75 4 5 2,75 4 4 3,00 71 29 63,75 324,005 526

19 205 ENES DURAN 10A 25 4 24,00 9 3 8,25 8 4 7,00 5 1 4,75 17 9 14,75 1 8 -1,00 4 6 2,50 5 4 4,00 74 39 64,25 323,603 531

20 304 CANSET GÜLLÜ 10B 21 8 19,00 10 1 9,75 7 3 6,25 5 1 4,75 19 1 18,75 5 4 4,00 3 3 2,25 0 3 -0,75 70 24 64,00 322,668 546

21 294 BUSE ŞİMŞEK 10D 20 6 18,50 11 1 10,75 9 3 8,25 6 0 6,00 15 3 14,25 2 7 0,25 6 1 5,75 6 4 5,00 75 25 68,75 321,698 566

22 339 ASLI ALKAN 10E 21 7 19,25 7 4 6,00 8 1 7,75 5 1 4,75 20 6 18,50 2 7 0,25 3 7 1,25 6 4 5,00 72 37 62,75 320,463 588

23 239 MUSTAFA DUMAN 10B 16 3 15,25 6 3 5,25 6 4 5,00 2 3 1,25 24 3 23,25 4 5 2,75 5 4 4,00 4 3 3,25 67 28 60,00 320,145 595

24 228 FATİH RÜZGARESEN 10A 20 7 18,25 8 3 7,25 5 7 3,25 6 0 6,00 20 4 19,00 1 8 -1,00 6 3 5,25 5 2 4,50 71 34 62,50 320,050 600

25 209 FURKAN TURGUT 10A 21 8 19,00 8 2 7,50 8 4 7,00 4 2 3,50 21 3 20,25 4 0 4,00 0 1 -0,25 66 20 61,00 319,800 602

26 364 HAMZA ALTUN 10F 17 10 14,50 10 2 9,50 11 1 10,75 5 1 4,75 19 5 17,75 5 5 3,75 7 2 6,50 1 4 0,00 75 30 67,50 319,295 609

27 327 BETÜL GÖV 10E 20 9 17,75 9 3 8,25 6 5 4,75 6 0 6,00 19 7 17,25 4 6 2,50 4 5 2,75 6 3 5,25 74 38 64,50 319,145 613

28 311 ŞAŞİ ARİKBOĞA 10E 18 9 15,75 8 4 7,00 8 3 7,25 3 3 2,25 21 6 19,50 2 7 0,25 7 2 6,50 5 3 4,25 72 37 62,75 317,363 640

29 369 10F 20 9 17,75 9 3 8,25 3 9 0,75 5 1 4,75 23 5 21,75 3 7 1,25 5 4 4,00 2 7 0,25 70 45 58,75 317,215 641
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 13,75 9,68 11,33 6,82 3,35 5,98 5,10 3,81 4,15 3,38 1,61 2,98 9,91 5,68 8,49 2,06 4,92 0,83 2,72 3,34 1,89 1,98 2,90 1,26 45,72 35,29 36,91 225,690

Okul Ortalaması 15,58 7,38 13,74 7,72 2,62 7,06 5,93 3,60 5,03 4,06 1,19 3,77 16,68 4,28 15,61 2,41 5,50 1,03 4,06 3,13 3,28 2,90 2,78 2,21 59,34 30,48 51,73 274,980

KATILIMLAR

30 330 IRMAK ALTUNDAĞ 10E 12 2 11,50 5 1 4,75 2 3 1,25 3 2 2,50 26 2 25,50 3 6 1,50 7 3 6,25 6 3 5,25 64 22 58,50 316,110 661

31 305 EMİR KARADAŞ 10D 15 9 12,75 7 2 6,50 9 1 8,75 4 1 3,75 19 0 19,00 5 5 3,75 7 1 6,75 4 2 3,50 70 21 64,75 314,808 689

32 0 SAİD GİRGEÇ 10B 21 9 18,75 9 3 8,25 8 4 7,00 4 2 3,50 17 7 15,25 4 6 2,50 5 2 4,50 5 5 3,75 73 38 63,50 314,163 703

33 352 DENİZ BİLDİK 10F 18 11 15,25 11 1 10,75 7 4 6,00 6 0 6,00 20 6 18,50 2 7 0,25 5 3 4,25 4 6 2,50 73 38 63,50 313,433 719

34 359 AYŞE AKEL 10C 15 15 11,25 8 4 7,00 6 4 5,00 6 0 6,00 24 5 22,75 3 7 1,25 5 2 4,50 5 5 3,75 72 42 61,50 312,885 726

35 373 GÜLSE 10E 17 5 15,75 8 2 7,50 7 0 7,00 4 2 3,50 20 2 19,50 1 7 -0,75 6 3 5,25 4 3 3,25 67 24 61,00 312,430 734

36 0 EMİN TUNÇ 10F 18 12 15,00 11 1 10,75 8 4 7,00 4 1 3,75 18 6 16,50 4 5 2,75 4 5 2,75 7 3 6,25 74 37 64,75 312,193 741

37 273 MELİH GÜRBÜZ 10C 15 3 14,25 8 1 7,75 5 2 4,50 1 0 1,00 20 1 19,75 4 6 2,50 5 3 4,25 7 1 6,75 65 17 60,75 311,770 754

38 360 CEREN ULAŞ   19 5 17,75 10 2 9,50 4 3 3,25 4 0 4,00 19 3 18,25 3 6 1,50 4 4 3,00 3 1 2,75 66 24 60,00 311,288 762

39 248 AHMET EFE EVLİCE 10B 21 5 19,75 9 1 8,75 5 5 3,75 3 3 2,25 17 7 15,25 2 7 0,25 8 2 7,50 4 4 3,00 69 34 60,50 310,293 777

40 299 MUHAMMED ENES ÖZ 10C 19 8 17,00 11 1 10,75 9 3 8,25 4 2 3,50 16 1 15,75 3 6 1,50 5 5 3,75 3 1 2,75 70 27 63,25 309,958 782

41 231 BELİNAY ÜSTÜNER 10B 20 5 18,75 11 1 10,75 6 4 5,00 5 1 4,75 18 7 16,25 2 5 0,75 4 3 3,25 3 6 1,50 69 32 61,00 309,485 792

42 235 MERYEM *ŞL * Y 10B 21 7 19,25 11 0 11,00 7 4 6,00 5 1 4,75 14 7 12,25 2 7 0,25 7 2 6,50 5 3 4,25 72 31 64,25 308,990 805

43 272 BEYZA EVCİMEN 10C 11 3 10,25 8 2 7,50 6 3 5,25 5 0 5,00 21 3 20,25 5 5 3,75 5 3 4,25 7 2 6,50 68 21 62,75 308,795 808

44 242 YAREN 10F 19 11 16,25 11 1 10,75 7 5 5,75 3 3 2,25 21 7 19,25 4 6 2,50 2 4 1,00 1 0 1,00 68 37 58,75 306,925 845

45 298 SERHAN D 10D 14 13 10,75 6 6 4,50 6 6 4,50 5 1 4,75 24 3 23,25 2 8 0,00 6 4 5,00 6 4 5,00 69 45 57,75 305,745 875

46 326 HAKTAN AYDIN 10E 22 4 21,00 11 1 10,75 6 5 4,75 5 1 4,75 15 11 12,25 2 6 0,50 6 2 5,50 3 5 1,75 70 35 61,25 305,365 885

47 376 ABDULLAH ZELKA 10F 19 11 16,25 9 3 8,25 9 3 8,25 4 2 3,50 19 3 18,25 2 6 0,50 3 5 1,75 2 2 1,50 67 35 58,25 302,963 944

48 295 FURKAN GÜLALİ 10A 23 6 21,50 10 1 9,75 9 3 8,25 5 1 4,75 14 8 12,00 1 6 -0,50 4 5 2,75 3 5 1,75 69 35 60,25 302,170 955

49 291 S ELİF 10D 17 7 15,25 10 1 9,75 5 6 3,50 5 1 4,75 21 4 20,00 1 8 -1,00 5 3 4,25 1 4 0,00 65 34 56,50 301,625 971

50 331 EGE AĞIRAĞAÇ 10E 21 6 19,50 7 3 6,25 6 4 5,00 5 1 4,75 17 9 14,75 3 7 1,25 3 4 2,00 5 3 4,25 67 37 57,75 301,478 979

51 293 TUĞRA AARAK 10D 21 2 20,50 11 1 10,75 7 3 6,25 4 1 3,75 15 4 14,00 1 8 -1,00 5 2 4,50 0 2 -0,50 64 23 58,25 300,770 996

52 361 ENES OĞUZHAN 10C 9 2 8,50 9 3 8,25 11 0 11,00 4 1 3,75 19 2 18,50 5 5 3,75 4 2 3,50 6 1 5,75 67 16 63,00 300,220 1011

53 239 MEHMET EROĞLU 10C 18 10 15,50 10 2 9,50 6 5 4,75 5 1 4,75 19 5 17,75 3 7 1,25 4 2 3,50 65 32 57,00 297,910 1066

54 328 TUANA KAYIŞ 10E 16 5 14,75 8 1 7,75 2 0 2,00 4 1 3,75 19 3 18,25 2 6 0,50 5 4 4,00 6 4 5,00 62 24 56,00 297,605 1073

55 247 MELEK BAYSAL 10B 16 8 14,00 7 5 5,75 5 5 3,75 6 0 6,00 20 4 19,00 3 7 1,25 7 3 6,25 64 32 56,00 297,075 1087

56 216 EMİNE KÜBRA DOĞAN 10A 20 6 18,50 10 2 9,50 7 4 6,00 6 0 6,00 14 5 12,75 2 6 0,50 4 1 3,75 3 3 2,25 66 27 59,25 296,628 1095

57 212 BURAK ŞALFUN 10A 18 12 15,00 8 4 7,00 8 3 7,25 4 2 3,50 20 9 17,75 2 8 0,00 3 6 1,50 5 5 3,75 68 49 55,75 294,505 1144

58 0 REYYAN DANIŞMAN   19 2 18,50 9 0 9,00 6 1 5,75 5 1 4,75 14 1 13,75 1 8 -1,00 6 2 5,50 0 1 -0,25 60 16 56,00 291,725 1232
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,75 9,68 11,33 6,82 3,35 5,98 5,10 3,81 4,15 3,38 1,61 2,98 9,91 5,68 8,49 2,06 4,92 0,83 2,72 3,34 1,89 1,98 2,90 1,26 45,72 35,29 36,91 225,690

Okul Ortalaması 15,58 7,38 13,74 7,72 2,62 7,06 5,93 3,60 5,03 4,06 1,19 3,77 16,68 4,28 15,61 2,41 5,50 1,03 4,06 3,13 3,28 2,90 2,78 2,21 59,34 30,48 51,73 274,980

KATILIMLAR

59 238 ZEYNEP AKTAŞ 10B 18 3 17,25 9 3 8,25 4 3 3,25 4 1 3,75 19 6 17,50 1 8 -1,00 5 3 4,25 1 7 -0,75 61 34 52,50 291,028 1249

60 245 ÇAĞAN KAPLAN 10B 18 7 16,25 11 0 11,00 6 4 5,00 6 0 6,00 16 4 15,00 1 9 -1,25 3 4 2,00 3 4 2,00 64 32 56,00 289,440 1300

61 313 MERYEM BEYZA TAŞAN 10D 21 6 19,50 10 2 9,50 4 6 2,50 4 2 3,50 16 5 14,75 1 9 -1,25 2 8 0,00 5 5 3,75 63 43 52,25 288,218 1332

62 0 F SENA GENÇ 10C 18 8 16,00 7 4 6,00 7 3 6,25 6 0 6,00 19 3 18,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 58 25 51,75 287,350 1363

63 362 NESİBE 10F 17 7 15,25 10 1 9,75 7 1 6,75 6 0 6,00 15 3 14,25 4 5 2,75 2 3 1,25 1 2 0,50 62 22 56,50 287,040 1371

64 258 CEREN NARİN 10F 18 7 16,25 7 3 6,25 1 5 -0,25 6 0 6,00 21 4 20,00 0 4 -1,00 3 5 1,75 0 1 -0,25 56 29 48,75 286,978 1375

65 288 YAREN IŞIK 10C 14 8 12,00 8 1 7,75 6 2 5,50 4 2 3,50 18 2 17,50 2 7 0,25 5 3 4,25 5 5 3,75 62 30 54,50 286,043 1415

66 221 MUSTAFA AŞIK 10A 15 10 12,50 7 5 5,75 8 4 7,00 3 3 2,25 18 6 16,50 3 6 1,50 4 6 2,50 7 3 6,25 65 43 54,25 284,863 1453

67 367 CENGİZ OĞUZ 10F 18 11 15,25 9 3 8,25 4 8 2,00 5 1 4,75 18 7 16,25 1 9 -1,25 6 4 5,00 3 6 1,50 64 49 51,75 283,028 1496

68 0 HATİCE ELİF 10F 17 4 16,00 8 2 7,50 6 5 4,75 2 1 1,75 14 1 13,75 4 4 3,00 3 3 2,25 5 3 4,25 59 23 53,25 282,953 1499

69 224 ELİF ATAY 10A 20 7 18,25 8 4 7,00 4 8 2,00 4 1 3,75 17 4 16,00 0 9 -2,25 4 2 3,50 1 2 0,50 58 37 48,75 281,375 1547

70 217 HALİME BZR 10A 20 6 18,50 9 2 8,50 7 2 6,50 5 1 4,75 12 5 10,75 2 6 0,50 3 5 1,75 2 0 2,00 60 27 53,25 278,280 1653

71 246 İKLİMA NİZAMOĞLU 10B 17 12 14,00 10 2 9,50 6 4 5,00 5 1 4,75 15 2 14,50 2 7 0,25 4 1 3,75 2 4 1,00 61 33 52,75 277,600 1681

72 316 TUANA KORKMAZ 10D 12 11 9,25 8 4 7,00 9 2 8,50 5 1 4,75 18 6 16,50 3 7 1,25 5 4 4,00 4 5 2,75 64 40 54,00 276,273 1743

73 243 EYLÜL DMRDLN 10B 18 8 16,00 21 3 20,25 5 4 4,00 3 5 1,75 47 20 42,00 275,710 1760

74 355 BUMİN YAĞIZ AVCI 10F 13 15 9,25 10 2 9,50 7 4 6,00 6 0 6,00 16 5 14,75 4 6 2,50 6 3 5,25 3 3 2,25 65 38 55,50 275,560 1770

75 319 IRMAK YÜKSEL 10D 11 2 10,50 3 1 2,75 4 1 3,75 21 2 20,50 3 2 2,50 6 2 5,50 2 4 1,00 50 14 46,50 274,810 1804

76 324 TÜRKER EKİNCİ 10E 13 5 11,75 6 4 5,00 6 5 4,75 5 1 4,75 16 4 15,00 3 5 1,75 5 4 4,00 5 1 4,75 59 29 51,75 274,333 1823

77 229 EREN BÜLBÜL 10A 15 6 13,50 7 4 6,00 7 5 5,75 4 2 3,50 16 2 15,50 4 6 2,50 4 6 2,50 2 5 0,75 59 36 50,00 273,903 1839

78 0 SENA K 10F 11 5 9,75 4 1 3,75 9 2 8,50 4 1 3,75 19 1 18,75 1 4 0,00 4 3 3,25 3 6 1,50 55 23 49,25 272,293 1904

79 0 İCLAL YILDIRIM 10F 13 10 10,50 10 0 10,00 4 7 2,25 3 2 2,50 16 4 15,00 3 7 1,25 7 1 6,75 4 2 3,50 60 33 51,75 272,025 1913

80 363 AYŞE ECRİN 10B 16 11 13,25 10 1 9,75 5 6 3,50 5 1 4,75 13 10 10,50 3 6 1,50 7 1 6,75 5 3 4,25 64 39 54,25 271,693 1924

81 368 YUSUF GÖKTAŞ 10F 11 4 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 4 1 3,75 16 2 15,50 4 4 3,00 55 11 52,25 269,600 2005

82 266 ERHAN GÖKÇEK 10F 11 9 8,75 8 4 7,00 10 1 9,75 1 0 1,00 19 0 19,00 2 8 0,00 3 2 2,50 1 1 0,75 55 25 48,75 269,105 2023

83 345 SILA KAYA 10E 16 12 13,00 7 5 5,75 5 5 3,75 5 1 4,75 17 4 16,00 1 7 -0,75 3 3 2,25 3 4 2,00 57 41 46,75 266,590 2118

84 275 CEMAL BOLUN 10C 16 7 14,25 3 5 1,75 8 3 7,25 3 3 2,25 17 6 15,50 4 4 3,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 54 33 45,75 266,530 2124

85 0 ELA USTA 10D 16 4 15,00 5 1 4,75 6 3 5,25 4 0 4,00 13 4 12,00 0 8 -2,00 6 2 5,50 5 3 4,25 55 25 48,75 266,318 2132

86 374 İSA YALNIZ 10F 14 12 11,00 5 6 3,50 4 6 2,50 4 2 3,50 18 5 16,75 2 8 0,00 8 0 8,00 2 3 1,25 57 42 46,50 266,150 2143

87 227 ZEHRA GVN 10A 17 13 13,75 8 4 7,00 7 5 5,75 4 2 3,50 16 6 14,50 2 6 0,50 4 6 2,50 58 42 47,50 265,588 2176
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 13,75 9,68 11,33 6,82 3,35 5,98 5,10 3,81 4,15 3,38 1,61 2,98 9,91 5,68 8,49 2,06 4,92 0,83 2,72 3,34 1,89 1,98 2,90 1,26 45,72 35,29 36,91 225,690

Okul Ortalaması 15,58 7,38 13,74 7,72 2,62 7,06 5,93 3,60 5,03 4,06 1,19 3,77 16,68 4,28 15,61 2,41 5,50 1,03 4,06 3,13 3,28 2,90 2,78 2,21 59,34 30,48 51,73 274,980

KATILIMLAR

88 208 AYBÜKE ATILGAN 10A 16 4 15,00 9 1 8,75 7 0 7,00 5 1 4,75 13 5 11,75 2 8 0,00 4 4 3,00 1 7 -0,75 57 30 49,50 264,810 2205

89 321 ZNY 10D 13 6 11,50 8 3 7,25 6 5 4,75 1 2 0,50 19 6 17,50 4 6 2,50 2 3 1,25 53 31 45,25 264,328 2221

90 220 ZÜMRA YILMAZ 10A 18 12 15,00 4 4 3,00 5 4 4,00 16 7 14,25 4 4 3,00 6 2 5,50 0 2 -0,50 53 35 44,25 263,253 2261

91 0 OSMAN YİKAR 10B 16 11 13,25 5 5 3,75 2 3 1,25 1 3 0,25 16 4 15,00 4 4 3,00 6 3 5,25 3 1 2,75 53 34 44,50 263,188 2266

92 232 EFE BALIKCI 10B 15 8 13,00 10 2 9,50 4 7 2,25 5 1 4,75 15 3 14,25 2 6 0,50 2 6 0,50 3 2 2,50 56 35 47,25 262,998 2275

93 358 ARDA ÇEVİK 10B 12 4 11,00 6 2 5,50 3 2 2,50 5 1 4,75 17 2 16,50 3 5 1,75 3 3 2,25 2 3 1,25 51 22 45,50 261,753 2326

94 353 BURAK 10F 12 10 9,50 6 6 4,50 7 5 5,75 3 2 2,50 20 10 17,50 2 5 0,75 3 3 2,25 4 6 2,50 57 47 45,25 260,700 2373

95 0 ALPEREN İNAL 10E 15 6 13,50 8 0 8,00 7 1 6,75 4 1 3,75 15 3 14,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 51 19 46,25 260,568 2381

96 213 AHMET CAN AÇIKGÖZ 10A 13 5 11,75 7 4 6,00 6 3 5,25 4 1 3,75 17 4 16,00 0 6 -1,50 4 2 3,50 51 25 44,75 259,168 2449

97 234 KUTAY ÇA M 10B 13 8 11,00 8 3 7,25 7 3 6,25 5 1 4,75 15 3 14,25 2 7 0,25 4 2 3,50 1 4 0,00 55 31 47,25 258,725 2470

98 0 SB ĞİRĞEÇ 10E 13 15 9,25 10 2 9,50 9 3 8,25 4 2 3,50 18 5 16,75 0 10 -2,50 1 7 -0,75 3 2 2,50 58 46 46,50 258,018 2502

99 25 ALİ K RAT K 10B 14 9 11,75 7 4 6,00 7 5 5,75 3 1 2,75 15 4 14,00 3 4 2,00 4 4 3,00 2 7 0,25 55 38 45,50 256,820 2543

100 342 KAAN YAVUZ 10E 14 7 12,25 8 4 7,00 7 4 6,00 6 0 6,00 14 10 11,50 2 7 0,25 3 5 1,75 4 6 2,50 58 43 47,25 254,553 2639

101 335 AFG 10A 14 5 12,75 8 2 7,50 6 6 4,50 3 3 2,25 15 5 13,75 2 7 0,25 3 4 2,00 2 4 1,00 53 36 44,00 254,463 2646

102 284 ATABEY ATALA Y 10Ç 12 6 10,50 8 2 7,50 8 1 7,75 15 2 14,50 1 9 -1,25 4 3 3,25 3 1 2,75 51 24 45,00 254,173 2661

103 314 AYLİN 10D 14 3 13,25 7 3 6,25 1 2 0,50 1 2 0,50 15 2 14,50 4 3 3,25 3 3 2,25 1 1 0,75 46 19 41,25 253,265 2699

104 285 EFE ATAYTÜR 10C 10 7 8,25 8 2 7,50 6 5 4,75 6 0 6,00 18 6 16,50 0 9 -2,25 3 3 2,25 2 4 1,00 53 36 44,00 250,873 2783

105 219 M ALİ GEZİCİ 10C 13 13 9,75 6 5 4,75 4 6 2,50 4 2 3,50 17 8 15,00 3 7 1,25 3 5 1,75 5 4 4,00 55 50 42,50 249,763 2839

106 0 SED A DEV 10F 11 7 9,25 2 6 0,50 8 4 7,00 3 3 2,25 20 6 18,50 2 4 1,00 46 30 38,50 247,213 2942

107 260 ELİF GÜLTEKİN 10C 11 3 10,25 8 3 7,25 5 6 3,50 1 1 0,75 16 2 15,50 3 4 2,00 2 4 1,00 46 23 40,25 245,908 2995

108 340 ELA KARAOĞLU 10E 12 17 7,75 10 2 9,50 5 6 3,50 5 1 4,75 17 6 15,50 2 7 0,25 3 5 1,75 2 8 0,00 56 52 43,00 245,558 3011

109 200 AYŞENUR ALCIOĞLU 10A 15 10 12,50 5 2 4,50 3 3 2,25 5 1 4,75 14 3 13,25 0 7 -1,75 3 5 1,75 3 4 2,00 48 35 39,25 242,468 3171

110 222 BUĞRA YAVUZ 10A 14 8 12,00 7 3 6,25 7 3 6,25 4 0 4,00 12 1 11,75 1 8 -1,00 2 1 1,75 1 2 0,50 48 26 41,50 241,650 3196

111 206 HASAN DAŞBAŞ 10A 2 0 2,00 5 0 5,00 4 0 4,00 24 3 23,25 1 1 0,75 1 0 1,00 37 4 36,00 239,100 3308

112 278 NİSA ÖZKAN 10B 16 10 13,50 7 3 6,25 5 4 4,00 6 0 6,00 10 8 8,00 2 6 0,50 3 4 2,00 3 3 2,25 52 38 42,50 238,598 3336

113 0 NDCLH 10D 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 23 1 22,75 4 5 2,75 7 3 6,25 2 7 0,25 39 16 35,00 236,800 3408

114 211 YAREN BLC 10 8 1 7,75 8 4 7,00 4 7 2,25 5 1 4,75 17 4 16,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 43 22 37,50 234,795 3488

115 233 AHMET 10B 11 12 8,00 10 2 9,50 5 7 3,25 4 2 3,50 14 1 13,75 2 6 0,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 48 34 39,50 234,218 3505

116 201 NİSA GÜL 10A 14 12 11,00 5 5 3,75 4 2 3,50 6 0 6,00 12 10 9,50 1 9 -1,25 5 2 4,50 4 3 3,25 51 43 40,25 233,275 3546
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 149 149 374 8055

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,75 9,68 11,33 6,82 3,35 5,98 5,10 3,81 4,15 3,38 1,61 2,98 9,91 5,68 8,49 2,06 4,92 0,83 2,72 3,34 1,89 1,98 2,90 1,26 45,72 35,29 36,91 225,690

Okul Ortalaması 15,58 7,38 13,74 7,72 2,62 7,06 5,93 3,60 5,03 4,06 1,19 3,77 16,68 4,28 15,61 2,41 5,50 1,03 4,06 3,13 3,28 2,90 2,78 2,21 59,34 30,48 51,73 274,980

KATILIMLAR

117 1847 PINAR TANIYICI 10B 14 7 12,25 10 2 9,50 5 2 4,50 1 0 1,00 10 1 9,75 2 2 1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 43 16 39,00 232,210 3588

118 329 ENSAR TELLİ 10E 12 10 9,50 6 6 4,50 8 3 7,25 3 3 2,25 12 4 11,00 1 9 -1,25 3 3 2,25 4 2 3,50 49 40 39,00 230,550 3664

119 226 SEZEN AKSU 10 16 10 13,50 2 10 -0,50 5 7 3,25 1 5 -0,25 18 10 15,50 3 7 1,25 0 10 -2,50 1 8 -1,00 46 67 29,25 228,548 3761

120 333 HÜSEYİN 10E 5 5 3,75 0 2 -0,50 5 1 4,75 25 5 23,75 35 13 31,75 226,698 3844

121 286 HALİL EMİN GÖÇEROĞLU10C 14 16 10,00 7 4 6,00 3 9 0,75 4 2 3,50 14 8 12,00 2 8 0,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 48 50 35,50 226,668 3847

122 267 RUKİYE KESKİN 10Ç 11 8 9,00 7 1 6,75 5 2 4,50 5 1 4,75 12 2 11,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 43 22 37,50 226,235 3873

123 296 AYŞE NUR ŞAHBUDAK 10D 16 8 14,00 12 5 10,75 2 6 0,50 4 3 3,25 4 6 2,50 38 28 31,00 224,340 3955

124 297 NİSA K 10D 7 3 6,25 7 1 6,75 5 3 4,25 4 1 3,75 13 4 12,00 2 3 1,25 2 0 2,00 1 2 0,50 41 17 36,75 221,195 4081

125 318 NİSANUR KAHRAMAN 10D 12 6 10,50 16 4 15,00 2 6 0,50 2 0 2,00 32 16 28,00 220,180 4127

126 0 KEMKÜM 10 15 9 12,75 8 4 7,00 4 6 2,50 3 3 2,25 9 4 8,00 2 7 0,25 1 6 -0,50 2 2 1,50 44 41 33,75 217,775 4223

127 338 İLAYDA 10E 9 11 6,25 6 6 4,50 6 4 5,00 4 2 3,50 14 7 12,25 3 3 2,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 44 37 34,75 217,598 4237

128 256 KENAN YILDIRIM 10B 10 9 7,75 9 2 8,50 5 4 4,00 4 2 3,50 9 3 8,25 2 5 0,75 3 1 2,75 2 2 1,50 44 28 37,00 215,660 4309

129 0 YASİN TOFAN 10C 17 11 14,25 7 4 6,00 2 9 -0,25 5 1 4,75 9 11 6,25 3 6 1,50 1 8 -1,00 44 50 31,50 211,590 4461

130 215 NİSA 10A 6 2 5,50 4 3 3,25 4 2 3,50 5 1 4,75 12 3 11,25 4 5 2,75 2 0 2,00 37 16 33,00 210,435 4518

131 0 AHMET DURMAZ 10F 15 1 14,75 3 1 2,75 4 3 3,25 5 1 4,75 4 1 3,75 1 3 0,25 3 1 2,75 1 2 0,50 36 13 32,75 209,925 4534

132 370 SERAP BAŞAR 10B 15 14 11,50 9 3 8,25 5 7 3,25 5 1 4,75 4 6 2,50 2 6 0,50 4 3 3,25 1 6 -0,50 45 46 33,50 200,928 4879

133 210 ARDA SAYIL 10E 15 11 12,25 8 2 7,50 7 2 6,50 3 3 2,25 3 3 2,25 0 4 -1,00 4 3 3,25 0 2 -0,50 40 30 32,50 199,248 4936

134 237 BÜŞRA COŞKUN 10B 9 11 6,25 6 5 4,75 2 3 1,25 4 2 3,50 9 2 8,50 2 6 0,50 4 4 3,00 36 33 27,75 193,703 5164

135 249 SAFA 10E 15 11 12,25 7 3 6,25 7 3 6,25 3 3 2,25 32 20 27,00 181,468 5632

136 204 MİNA AKTAŞ 10A 12 6 10,50 3 1 2,75 3 3 2,25 4 1 3,75 22 11 19,25 171,843 5961

137 222 HAKAN 10A 3 6 1,50 6 5 4,75 6 3 5,25 4 1 3,75 8 5 6,75 3 3 2,25 30 23 24,25 171,090 5987

138 621 HİLAL 10 15 12 12,00 8 2 7,50 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 25 16 21,00 170,665 6002

139 0 ALMİNA HAKAN 10F 10 4 9,00 2 6 0,50 0 1 -0,25 6 3 5,25 1 4 0,00 1 0 1,00 20 18 15,50 165,358 6185

140 375 AYBÜKE 10F 9 3 8,25 5 2 4,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 6 2,50 1 0 1,00 1 5 -0,25 24 21 18,75 162,940 6258

141 207 TAHA KÖSE 10A 14 2 13,50 3 6 1,50 17 8 15,00 160,610 6332

142 277 FUKANN 10E 8 14 4,50 4 6 2,50 4 7 2,25 2 4 1,00 5 11 2,25 4 4 3,00 3 2 2,50 30 48 18,00 154,598 6502

143 346 THOMAS SHELBY 10A 8 3 7,25 1 0 1,00 2 4 1,00 2 8 0,00 5 5 3,75 2 7 0,25 20 27 13,25 144,463 6797

144 269 ONUR KARA 10E 2 1 1,75 4 1 3,75 6 2 5,50 124,905 7294

145 290 KEREM GÜN 10E 21 5 19,75 21 5 19,75
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 149 149 374 8055

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,75 9,68 11,33 6,82 3,35 5,98 5,10 3,81 4,15 3,38 1,61 2,98 9,91 5,68 8,49 2,06 4,92 0,83 2,72 3,34 1,89 1,98 2,90 1,26 45,72 35,29 36,91 225,690

Okul Ortalaması 15,58 7,38 13,74 7,72 2,62 7,06 5,93 3,60 5,03 4,06 1,19 3,77 16,68 4,28 15,61 2,41 5,50 1,03 4,06 3,13 3,28 2,90 2,78 2,21 59,34 30,48 51,73 274,980

KATILIMLAR

146 0 AYAZ YEAGAR 10D 20 4 19,00 20 4 19,00

147 332 ZEHRA 10E 11 3 10,25 11 3 10,25

148 0   0 0 0,00

149 0   0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
  10 10A 10B 10C 10Ç 10D 10E 10F

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
  10 10A 10B 10C 10Ç 10D 10E



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 149 149 374 8055

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,75 9,68 11,33 6,82 3,35 5,98 5,10 3,81 4,15 3,38 1,61 2,98 9,91 5,68 8,49 2,06 4,92 0,83 2,72 3,34 1,89 1,98 2,90 1,26 45,72 35,29 36,91 225,690

Okul Ortalaması 15,58 7,38 13,74 7,72 2,62 7,06 5,93 3,60 5,03 4,06 1,19 3,77 16,68 4,28 15,61 2,41 5,50 1,03 4,06 3,13 3,28 2,90 2,78 2,21 59,34 30,48 51,73 274,980

SINIF:   

KATILIMLAR

1 360 CEREN ULAŞ   19 5 17,75 10 2 9,50 4 3 3,25 4 0 4,00 19 3 18,25 3 6 1,50 4 4 3,00 3 1 2,75 66 24 60,00 311,288 762

2 0 REYYAN DANIŞMAN   19 2 18,50 9 0 9,00 6 1 5,75 5 1 4,75 14 1 13,75 1 8 -1,00 6 2 5,50 0 1 -0,25 60 16 56,00 291,725 1232

3 0   0 0 0,00

4 0   0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 149 149 374 8055

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,75 9,68 11,33 6,82 3,35 5,98 5,10 3,81 4,15 3,38 1,61 2,98 9,91 5,68 8,49 2,06 4,92 0,83 2,72 3,34 1,89 1,98 2,90 1,26 45,72 35,29 36,91 225,690

Okul Ortalaması 15,58 7,38 13,74 7,72 2,62 7,06 5,93 3,60 5,03 4,06 1,19 3,77 16,68 4,28 15,61 2,41 5,50 1,03 4,06 3,13 3,28 2,90 2,78 2,21 59,34 30,48 51,73 274,980

SINIF: 10

KATILIMLAR

1 211 YAREN BLC 10 8 1 7,75 8 4 7,00 4 7 2,25 5 1 4,75 17 4 16,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 43 22 37,50 234,795 3488

2 226 SEZEN AKSU 10 16 10 13,50 2 10 -0,50 5 7 3,25 1 5 -0,25 18 10 15,50 3 7 1,25 0 10 -2,50 1 8 -1,00 46 67 29,25 228,548 3761

3 0 KEMKÜM 10 15 9 12,75 8 4 7,00 4 6 2,50 3 3 2,25 9 4 8,00 2 7 0,25 1 6 -0,50 2 2 1,50 44 41 33,75 217,775 4223

4 621 HİLAL 10 15 12 12,00 8 2 7,50 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 25 16 21,00 170,665 6002

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 149 149 374 8055

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,75 9,68 11,33 6,82 3,35 5,98 5,10 3,81 4,15 3,38 1,61 2,98 9,91 5,68 8,49 2,06 4,92 0,83 2,72 3,34 1,89 1,98 2,90 1,26 45,72 35,29 36,91 225,690

Okul Ortalaması 15,58 7,38 13,74 7,72 2,62 7,06 5,93 3,60 5,03 4,06 1,19 3,77 16,68 4,28 15,61 2,41 5,50 1,03 4,06 3,13 3,28 2,90 2,78 2,21 59,34 30,48 51,73 274,980

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 225 BENGİSU KARATAŞ 10A 26 4 25,00 10 2 9,50 8 3 7,25 6 0 6,00 24 3 23,25 5 4 4,00 6 4 5,00 7 3 6,25 92 23 86,25 396,780 60

2 223 UĞUR BİLGİLİ 10A 24 3 23,25 8 2 7,50 9 2 8,50 5 0 5,00 24 2 23,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 73 16 69,00 352,740 234

3 205 ENES DURAN 10A 25 4 24,00 9 3 8,25 8 4 7,00 5 1 4,75 17 9 14,75 1 8 -1,00 4 6 2,50 5 4 4,00 74 39 64,25 323,603 531

4 228 FATİH RÜZGARESEN 10A 20 7 18,25 8 3 7,25 5 7 3,25 6 0 6,00 20 4 19,00 1 8 -1,00 6 3 5,25 5 2 4,50 71 34 62,50 320,050 600

5 209 FURKAN TURGUT 10A 21 8 19,00 8 2 7,50 8 4 7,00 4 2 3,50 21 3 20,25 4 0 4,00 0 1 -0,25 66 20 61,00 319,800 602

6 295 FURKAN GÜLALİ 10A 23 6 21,50 10 1 9,75 9 3 8,25 5 1 4,75 14 8 12,00 1 6 -0,50 4 5 2,75 3 5 1,75 69 35 60,25 302,170 955

7 216 EMİNE KÜBRA DOĞAN 10A 20 6 18,50 10 2 9,50 7 4 6,00 6 0 6,00 14 5 12,75 2 6 0,50 4 1 3,75 3 3 2,25 66 27 59,25 296,628 1095

8 212 BURAK ŞALFUN 10A 18 12 15,00 8 4 7,00 8 3 7,25 4 2 3,50 20 9 17,75 2 8 0,00 3 6 1,50 5 5 3,75 68 49 55,75 294,505 1144

9 221 MUSTAFA AŞIK 10A 15 10 12,50 7 5 5,75 8 4 7,00 3 3 2,25 18 6 16,50 3 6 1,50 4 6 2,50 7 3 6,25 65 43 54,25 284,863 1453

10 224 ELİF ATAY 10A 20 7 18,25 8 4 7,00 4 8 2,00 4 1 3,75 17 4 16,00 0 9 -2,25 4 2 3,50 1 2 0,50 58 37 48,75 281,375 1547

11 217 HALİME BZR 10A 20 6 18,50 9 2 8,50 7 2 6,50 5 1 4,75 12 5 10,75 2 6 0,50 3 5 1,75 2 0 2,00 60 27 53,25 278,280 1653

12 229 EREN BÜLBÜL 10A 15 6 13,50 7 4 6,00 7 5 5,75 4 2 3,50 16 2 15,50 4 6 2,50 4 6 2,50 2 5 0,75 59 36 50,00 273,903 1839

13 227 ZEHRA GVN 10A 17 13 13,75 8 4 7,00 7 5 5,75 4 2 3,50 16 6 14,50 2 6 0,50 4 6 2,50 58 42 47,50 265,588 2176

14 208 AYBÜKE ATILGAN 10A 16 4 15,00 9 1 8,75 7 0 7,00 5 1 4,75 13 5 11,75 2 8 0,00 4 4 3,00 1 7 -0,75 57 30 49,50 264,810 2205

15 220 ZÜMRA YILMAZ 10A 18 12 15,00 4 4 3,00 5 4 4,00 16 7 14,25 4 4 3,00 6 2 5,50 0 2 -0,50 53 35 44,25 263,253 2261

16 213 AHMET CAN AÇIKGÖZ 10A 13 5 11,75 7 4 6,00 6 3 5,25 4 1 3,75 17 4 16,00 0 6 -1,50 4 2 3,50 51 25 44,75 259,168 2449

17 335 AFG 10A 14 5 12,75 8 2 7,50 6 6 4,50 3 3 2,25 15 5 13,75 2 7 0,25 3 4 2,00 2 4 1,00 53 36 44,00 254,463 2646

18 200 AYŞENUR ALCIOĞLU 10A 15 10 12,50 5 2 4,50 3 3 2,25 5 1 4,75 14 3 13,25 0 7 -1,75 3 5 1,75 3 4 2,00 48 35 39,25 242,468 3171

19 222 BUĞRA YAVUZ 10A 14 8 12,00 7 3 6,25 7 3 6,25 4 0 4,00 12 1 11,75 1 8 -1,00 2 1 1,75 1 2 0,50 48 26 41,50 241,650 3196

20 206 HASAN DAŞBAŞ 10A 2 0 2,00 5 0 5,00 4 0 4,00 24 3 23,25 1 1 0,75 1 0 1,00 37 4 36,00 239,100 3308

21 201 NİSA GÜL 10A 14 12 11,00 5 5 3,75 4 2 3,50 6 0 6,00 12 10 9,50 1 9 -1,25 5 2 4,50 4 3 3,25 51 43 40,25 233,275 3546

22 215 NİSA 10A 6 2 5,50 4 3 3,25 4 2 3,50 5 1 4,75 12 3 11,25 4 5 2,75 2 0 2,00 37 16 33,00 210,435 4518

23 204 MİNA AKTAŞ 10A 12 6 10,50 3 1 2,75 3 3 2,25 4 1 3,75 22 11 19,25 171,843 5961

24 222 HAKAN 10A 3 6 1,50 6 5 4,75 6 3 5,25 4 1 3,75 8 5 6,75 3 3 2,25 30 23 24,25 171,090 5987

25 207 TAHA KÖSE 10A 14 2 13,50 3 6 1,50 17 8 15,00 160,610 6332

26 346 THOMAS SHELBY 10A 8 3 7,25 1 0 1,00 2 4 1,00 2 8 0,00 5 5 3,75 2 7 0,25 20 27 13,25 144,463 6797



10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 149 149 374 8055

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,75 9,68 11,33 6,82 3,35 5,98 5,10 3,81 4,15 3,38 1,61 2,98 9,91 5,68 8,49 2,06 4,92 0,83 2,72 3,34 1,89 1,98 2,90 1,26 45,72 35,29 36,91 225,690

Okul Ortalaması 15,58 7,38 13,74 7,72 2,62 7,06 5,93 3,60 5,03 4,06 1,19 3,77 16,68 4,28 15,61 2,41 5,50 1,03 4,06 3,13 3,28 2,90 2,78 2,21 59,34 30,48 51,73 274,980

SINIF: 10A

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 149 149 374 8055

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,75 9,68 11,33 6,82 3,35 5,98 5,10 3,81 4,15 3,38 1,61 2,98 9,91 5,68 8,49 2,06 4,92 0,83 2,72 3,34 1,89 1,98 2,90 1,26 45,72 35,29 36,91 225,690

Okul Ortalaması 15,58 7,38 13,74 7,72 2,62 7,06 5,93 3,60 5,03 4,06 1,19 3,77 16,68 4,28 15,61 2,41 5,50 1,03 4,06 3,13 3,28 2,90 2,78 2,21 59,34 30,48 51,73 274,980

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 252 EBRAR DAĞ 10B 25 5 23,75 10 2 9,50 10 2 9,50 6 0 6,00 21 3 20,25 1 7 -0,75 4 4 3,00 1 3 0,25 78 26 71,50 350,875 251

2 254 BERKE SÖNMEZ 10B 20 5 18,75 12 0 12,00 7 4 6,00 5 1 4,75 19 0 19,00 5 4 4,00 5 3 4,25 6 3 5,25 79 20 74,00 346,418 294

3 304 CANSET GÜLLÜ 10B 21 8 19,00 10 1 9,75 7 3 6,25 5 1 4,75 19 1 18,75 5 4 4,00 3 3 2,25 0 3 -0,75 70 24 64,00 322,668 546

4 239 MUSTAFA DUMAN 10B 16 3 15,25 6 3 5,25 6 4 5,00 2 3 1,25 24 3 23,25 4 5 2,75 5 4 4,00 4 3 3,25 67 28 60,00 320,145 595

5 0 SAİD GİRGEÇ 10B 21 9 18,75 9 3 8,25 8 4 7,00 4 2 3,50 17 7 15,25 4 6 2,50 5 2 4,50 5 5 3,75 73 38 63,50 314,163 703

6 248 AHMET EFE EVLİCE 10B 21 5 19,75 9 1 8,75 5 5 3,75 3 3 2,25 17 7 15,25 2 7 0,25 8 2 7,50 4 4 3,00 69 34 60,50 310,293 777

7 231 BELİNAY ÜSTÜNER 10B 20 5 18,75 11 1 10,75 6 4 5,00 5 1 4,75 18 7 16,25 2 5 0,75 4 3 3,25 3 6 1,50 69 32 61,00 309,485 792

8 235 MERYEM *ŞL * Y 10B 21 7 19,25 11 0 11,00 7 4 6,00 5 1 4,75 14 7 12,25 2 7 0,25 7 2 6,50 5 3 4,25 72 31 64,25 308,990 805

9 247 MELEK BAYSAL 10B 16 8 14,00 7 5 5,75 5 5 3,75 6 0 6,00 20 4 19,00 3 7 1,25 7 3 6,25 64 32 56,00 297,075 1087

10 238 ZEYNEP AKTAŞ 10B 18 3 17,25 9 3 8,25 4 3 3,25 4 1 3,75 19 6 17,50 1 8 -1,00 5 3 4,25 1 7 -0,75 61 34 52,50 291,028 1249

11 245 ÇAĞAN KAPLAN 10B 18 7 16,25 11 0 11,00 6 4 5,00 6 0 6,00 16 4 15,00 1 9 -1,25 3 4 2,00 3 4 2,00 64 32 56,00 289,440 1300

12 246 İKLİMA NİZAMOĞLU 10B 17 12 14,00 10 2 9,50 6 4 5,00 5 1 4,75 15 2 14,50 2 7 0,25 4 1 3,75 2 4 1,00 61 33 52,75 277,600 1681

13 243 EYLÜL DMRDLN 10B 18 8 16,00 21 3 20,25 5 4 4,00 3 5 1,75 47 20 42,00 275,710 1760

14 363 AYŞE ECRİN 10B 16 11 13,25 10 1 9,75 5 6 3,50 5 1 4,75 13 10 10,50 3 6 1,50 7 1 6,75 5 3 4,25 64 39 54,25 271,693 1924

15 0 OSMAN YİKAR 10B 16 11 13,25 5 5 3,75 2 3 1,25 1 3 0,25 16 4 15,00 4 4 3,00 6 3 5,25 3 1 2,75 53 34 44,50 263,188 2266

16 232 EFE BALIKCI 10B 15 8 13,00 10 2 9,50 4 7 2,25 5 1 4,75 15 3 14,25 2 6 0,50 2 6 0,50 3 2 2,50 56 35 47,25 262,998 2275

17 358 ARDA ÇEVİK 10B 12 4 11,00 6 2 5,50 3 2 2,50 5 1 4,75 17 2 16,50 3 5 1,75 3 3 2,25 2 3 1,25 51 22 45,50 261,753 2326

18 234 KUTAY ÇA M 10B 13 8 11,00 8 3 7,25 7 3 6,25 5 1 4,75 15 3 14,25 2 7 0,25 4 2 3,50 1 4 0,00 55 31 47,25 258,725 2470

19 25 ALİ K RAT K 10B 14 9 11,75 7 4 6,00 7 5 5,75 3 1 2,75 15 4 14,00 3 4 2,00 4 4 3,00 2 7 0,25 55 38 45,50 256,820 2543

20 278 NİSA ÖZKAN 10B 16 10 13,50 7 3 6,25 5 4 4,00 6 0 6,00 10 8 8,00 2 6 0,50 3 4 2,00 3 3 2,25 52 38 42,50 238,598 3336

21 233 AHMET 10B 11 12 8,00 10 2 9,50 5 7 3,25 4 2 3,50 14 1 13,75 2 6 0,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 48 34 39,50 234,218 3505

22 1847 PINAR TANIYICI 10B 14 7 12,25 10 2 9,50 5 2 4,50 1 0 1,00 10 1 9,75 2 2 1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 43 16 39,00 232,210 3588

23 256 KENAN YILDIRIM 10B 10 9 7,75 9 2 8,50 5 4 4,00 4 2 3,50 9 3 8,25 2 5 0,75 3 1 2,75 2 2 1,50 44 28 37,00 215,660 4309

24 370 SERAP BAŞAR 10B 15 14 11,50 9 3 8,25 5 7 3,25 5 1 4,75 4 6 2,50 2 6 0,50 4 3 3,25 1 6 -0,50 45 46 33,50 200,928 4879

25 237 BÜŞRA COŞKUN 10B 9 11 6,25 6 5 4,75 2 3 1,25 4 2 3,50 9 2 8,50 2 6 0,50 4 4 3,00 36 33 27,75 193,703 5164



10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 149 149 374 8055

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,75 9,68 11,33 6,82 3,35 5,98 5,10 3,81 4,15 3,38 1,61 2,98 9,91 5,68 8,49 2,06 4,92 0,83 2,72 3,34 1,89 1,98 2,90 1,26 45,72 35,29 36,91 225,690

Okul Ortalaması 15,58 7,38 13,74 7,72 2,62 7,06 5,93 3,60 5,03 4,06 1,19 3,77 16,68 4,28 15,61 2,41 5,50 1,03 4,06 3,13 3,28 2,90 2,78 2,21 59,34 30,48 51,73 274,980

SINIF: 10B

KATILIMLAR
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10C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 149 149 374 8055

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,75 9,68 11,33 6,82 3,35 5,98 5,10 3,81 4,15 3,38 1,61 2,98 9,91 5,68 8,49 2,06 4,92 0,83 2,72 3,34 1,89 1,98 2,90 1,26 45,72 35,29 36,91 225,690

Okul Ortalaması 15,58 7,38 13,74 7,72 2,62 7,06 5,93 3,60 5,03 4,06 1,19 3,77 16,68 4,28 15,61 2,41 5,50 1,03 4,06 3,13 3,28 2,90 2,78 2,21 59,34 30,48 51,73 274,980

SINIF: 10C

KATILIMLAR

1 270 SAMET SELLİ 10C 19 3 18,25 11 1 10,75 11 1 10,75 5 1 4,75 24 3 23,25 7 3 6,25 9 0 9,00 8 1 7,75 94 13 90,75 394,420 67

2 0 LİNA TOKAK 10C 25 5 23,75 9 2 8,50 6 6 4,50 4 1 3,75 24 5 22,75 2 8 0,00 9 1 8,75 8 2 7,50 87 30 79,50 379,523 111

3 271 AYSİMA YAVAŞ 10C 22 8 20,00 4 3 3,25 8 0 8,00 5 1 4,75 25 4 24,00 8 2 7,50 7 2 6,50 6 0 6,00 85 20 80,00 377,220 116

4 0 ZEYNEP KAYA 10C 24 5 22,75 10 2 9,50 7 4 6,00 5 1 4,75 21 1 20,75 5 5 3,75 5 4 4,00 6 1 5,75 83 23 77,25 366,345 157

5 264 ŞEVVAL SARAL 10C 21 7 19,25 10 2 9,50 8 4 7,00 5 1 4,75 22 4 21,00 6 4 5,00 5 2 4,50 7 0 7,00 84 24 78,00 362,143 174

6 265 TARIK PARLAK 10C 18 6 16,50 10 2 9,50 8 4 7,00 5 0 5,00 23 1 22,75 3 5 1,75 4 2 3,50 4 1 3,75 75 21 69,75 340,833 345

7 281 LEO MESSY TAHA 10C 16 8 14,00 10 2 9,50 8 4 7,00 5 1 4,75 24 2 23,50 2 8 0,00 6 4 5,00 5 5 3,75 76 34 67,50 332,678 429

8 218 İLYAS KAAN ÇEÇEN 10C 18 10 15,50 11 1 10,75 7 5 5,75 5 0 5,00 22 2 21,50 3 5 1,75 4 3 3,25 4 6 2,50 74 32 66,00 327,135 480

9 359 AYŞE AKEL 10C 15 15 11,25 8 4 7,00 6 4 5,00 6 0 6,00 24 5 22,75 3 7 1,25 5 2 4,50 5 5 3,75 72 42 61,50 312,885 726

10 273 MELİH GÜRBÜZ 10C 15 3 14,25 8 1 7,75 5 2 4,50 1 0 1,00 20 1 19,75 4 6 2,50 5 3 4,25 7 1 6,75 65 17 60,75 311,770 754

11 299 MUHAMMED ENES ÖZ 10C 19 8 17,00 11 1 10,75 9 3 8,25 4 2 3,50 16 1 15,75 3 6 1,50 5 5 3,75 3 1 2,75 70 27 63,25 309,958 782

12 272 BEYZA EVCİMEN 10C 11 3 10,25 8 2 7,50 6 3 5,25 5 0 5,00 21 3 20,25 5 5 3,75 5 3 4,25 7 2 6,50 68 21 62,75 308,795 808

13 361 ENES OĞUZHAN 10C 9 2 8,50 9 3 8,25 11 0 11,00 4 1 3,75 19 2 18,50 5 5 3,75 4 2 3,50 6 1 5,75 67 16 63,00 300,220 1011

14 239 MEHMET EROĞLU 10C 18 10 15,50 10 2 9,50 6 5 4,75 5 1 4,75 19 5 17,75 3 7 1,25 4 2 3,50 65 32 57,00 297,910 1066

15 0 F SENA GENÇ 10C 18 8 16,00 7 4 6,00 7 3 6,25 6 0 6,00 19 3 18,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 58 25 51,75 287,350 1363

16 288 YAREN IŞIK 10C 14 8 12,00 8 1 7,75 6 2 5,50 4 2 3,50 18 2 17,50 2 7 0,25 5 3 4,25 5 5 3,75 62 30 54,50 286,043 1415

17 275 CEMAL BOLUN 10C 16 7 14,25 3 5 1,75 8 3 7,25 3 3 2,25 17 6 15,50 4 4 3,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 54 33 45,75 266,530 2124

18 285 EFE ATAYTÜR 10C 10 7 8,25 8 2 7,50 6 5 4,75 6 0 6,00 18 6 16,50 0 9 -2,25 3 3 2,25 2 4 1,00 53 36 44,00 250,873 2783

19 219 M ALİ GEZİCİ 10C 13 13 9,75 6 5 4,75 4 6 2,50 4 2 3,50 17 8 15,00 3 7 1,25 3 5 1,75 5 4 4,00 55 50 42,50 249,763 2839

20 260 ELİF GÜLTEKİN 10C 11 3 10,25 8 3 7,25 5 6 3,50 1 1 0,75 16 2 15,50 3 4 2,00 2 4 1,00 46 23 40,25 245,908 2995

21 286 HALİL EMİN GÖÇEROĞLU10C 14 16 10,00 7 4 6,00 3 9 0,75 4 2 3,50 14 8 12,00 2 8 0,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 48 50 35,50 226,668 3847

22 0 YASİN TOFAN 10C 17 11 14,25 7 4 6,00 2 9 -0,25 5 1 4,75 9 11 6,25 3 6 1,50 1 8 -1,00 44 50 31,50 211,590 4461



10C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 149 149 374 8055

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,75 9,68 11,33 6,82 3,35 5,98 5,10 3,81 4,15 3,38 1,61 2,98 9,91 5,68 8,49 2,06 4,92 0,83 2,72 3,34 1,89 1,98 2,90 1,26 45,72 35,29 36,91 225,690

Okul Ortalaması 15,58 7,38 13,74 7,72 2,62 7,06 5,93 3,60 5,03 4,06 1,19 3,77 16,68 4,28 15,61 2,41 5,50 1,03 4,06 3,13 3,28 2,90 2,78 2,21 59,34 30,48 51,73 274,980

SINIF: 10C

KATILIMLAR
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10Ç SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 149 149 374 8055

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,75 9,68 11,33 6,82 3,35 5,98 5,10 3,81 4,15 3,38 1,61 2,98 9,91 5,68 8,49 2,06 4,92 0,83 2,72 3,34 1,89 1,98 2,90 1,26 45,72 35,29 36,91 225,690

Okul Ortalaması 15,58 7,38 13,74 7,72 2,62 7,06 5,93 3,60 5,03 4,06 1,19 3,77 16,68 4,28 15,61 2,41 5,50 1,03 4,06 3,13 3,28 2,90 2,78 2,21 59,34 30,48 51,73 274,980

SINIF: 10Ç

KATILIMLAR

1 284 ATABEY ATALA Y 10Ç 12 6 10,50 8 2 7,50 8 1 7,75 15 2 14,50 1 9 -1,25 4 3 3,25 3 1 2,75 51 24 45,00 254,173 2661

2 267 RUKİYE KESKİN 10Ç 11 8 9,00 7 1 6,75 5 2 4,50 5 1 4,75 12 2 11,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 43 22 37,50 226,235 3873
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10D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 149 149 374 8055

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,75 9,68 11,33 6,82 3,35 5,98 5,10 3,81 4,15 3,38 1,61 2,98 9,91 5,68 8,49 2,06 4,92 0,83 2,72 3,34 1,89 1,98 2,90 1,26 45,72 35,29 36,91 225,690

Okul Ortalaması 15,58 7,38 13,74 7,72 2,62 7,06 5,93 3,60 5,03 4,06 1,19 3,77 16,68 4,28 15,61 2,41 5,50 1,03 4,06 3,13 3,28 2,90 2,78 2,21 59,34 30,48 51,73 274,980

SINIF: 10D

KATILIMLAR

1 294 BUSE ŞİMŞEK 10D 20 6 18,50 11 1 10,75 9 3 8,25 6 0 6,00 15 3 14,25 2 7 0,25 6 1 5,75 6 4 5,00 75 25 68,75 321,698 566

2 305 EMİR KARADAŞ 10D 15 9 12,75 7 2 6,50 9 1 8,75 4 1 3,75 19 0 19,00 5 5 3,75 7 1 6,75 4 2 3,50 70 21 64,75 314,808 689

3 298 SERHAN D 10D 14 13 10,75 6 6 4,50 6 6 4,50 5 1 4,75 24 3 23,25 2 8 0,00 6 4 5,00 6 4 5,00 69 45 57,75 305,745 875

4 291 S ELİF 10D 17 7 15,25 10 1 9,75 5 6 3,50 5 1 4,75 21 4 20,00 1 8 -1,00 5 3 4,25 1 4 0,00 65 34 56,50 301,625 971

5 293 TUĞRA AARAK 10D 21 2 20,50 11 1 10,75 7 3 6,25 4 1 3,75 15 4 14,00 1 8 -1,00 5 2 4,50 0 2 -0,50 64 23 58,25 300,770 996

6 313 MERYEM BEYZA TAŞAN 10D 21 6 19,50 10 2 9,50 4 6 2,50 4 2 3,50 16 5 14,75 1 9 -1,25 2 8 0,00 5 5 3,75 63 43 52,25 288,218 1332

7 316 TUANA KORKMAZ 10D 12 11 9,25 8 4 7,00 9 2 8,50 5 1 4,75 18 6 16,50 3 7 1,25 5 4 4,00 4 5 2,75 64 40 54,00 276,273 1743

8 319 IRMAK YÜKSEL 10D 11 2 10,50 3 1 2,75 4 1 3,75 21 2 20,50 3 2 2,50 6 2 5,50 2 4 1,00 50 14 46,50 274,810 1804

9 0 ELA USTA 10D 16 4 15,00 5 1 4,75 6 3 5,25 4 0 4,00 13 4 12,00 0 8 -2,00 6 2 5,50 5 3 4,25 55 25 48,75 266,318 2132

10 321 ZNY 10D 13 6 11,50 8 3 7,25 6 5 4,75 1 2 0,50 19 6 17,50 4 6 2,50 2 3 1,25 53 31 45,25 264,328 2221

11 314 AYLİN 10D 14 3 13,25 7 3 6,25 1 2 0,50 1 2 0,50 15 2 14,50 4 3 3,25 3 3 2,25 1 1 0,75 46 19 41,25 253,265 2699

12 0 NDCLH 10D 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 23 1 22,75 4 5 2,75 7 3 6,25 2 7 0,25 39 16 35,00 236,800 3408

13 296 AYŞE NUR ŞAHBUDAK 10D 16 8 14,00 12 5 10,75 2 6 0,50 4 3 3,25 4 6 2,50 38 28 31,00 224,340 3955

14 297 NİSA K 10D 7 3 6,25 7 1 6,75 5 3 4,25 4 1 3,75 13 4 12,00 2 3 1,25 2 0 2,00 1 2 0,50 41 17 36,75 221,195 4081

15 318 NİSANUR KAHRAMAN 10D 12 6 10,50 16 4 15,00 2 6 0,50 2 0 2,00 32 16 28,00 220,180 4127

16 0 AYAZ YEAGAR 10D 20 4 19,00 20 4 19,00
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10E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 149 149 374 8055

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,75 9,68 11,33 6,82 3,35 5,98 5,10 3,81 4,15 3,38 1,61 2,98 9,91 5,68 8,49 2,06 4,92 0,83 2,72 3,34 1,89 1,98 2,90 1,26 45,72 35,29 36,91 225,690

Okul Ortalaması 15,58 7,38 13,74 7,72 2,62 7,06 5,93 3,60 5,03 4,06 1,19 3,77 16,68 4,28 15,61 2,41 5,50 1,03 4,06 3,13 3,28 2,90 2,78 2,21 59,34 30,48 51,73 274,980

SINIF: 10E

KATILIMLAR

1 346 ERKAN ÖZTÜRK 10E 18 8 16,00 8 4 7,00 8 3 7,25 6 0 6,00 20 7 18,25 7 3 6,25 9 1 8,75 9 1 8,75 85 27 78,25 351,415 245

2 257 YAVUZ SELIM GÖYCE 10E 19 10 16,50 9 3 8,25 10 1 9,75 5 0 5,00 21 5 19,75 6 4 5,00 7 2 6,50 6 1 5,75 83 26 76,50 350,125 260

3 372 EKİ 10E 16 7 14,25 10 2 9,50 10 1 9,75 5 1 4,75 19 2 18,50 5 4 4,00 5 3 4,25 8 1 7,75 78 21 72,75 333,798 413

4 322 KÜBRA GÜN 10E 19 7 17,25 7 4 6,00 6 4 5,00 4 2 3,50 19 7 17,25 6 4 5,00 7 3 6,25 8 2 7,50 76 33 67,75 328,163 468

5 323 BİLGE İLERİ 10E 18 7 16,25 10 2 9,50 4 2 3,50 5 1 4,75 22 3 21,25 4 5 2,75 4 5 2,75 4 4 3,00 71 29 63,75 324,005 526

6 339 ASLI ALKAN 10E 21 7 19,25 7 4 6,00 8 1 7,75 5 1 4,75 20 6 18,50 2 7 0,25 3 7 1,25 6 4 5,00 72 37 62,75 320,463 588

7 327 BETÜL GÖV 10E 20 9 17,75 9 3 8,25 6 5 4,75 6 0 6,00 19 7 17,25 4 6 2,50 4 5 2,75 6 3 5,25 74 38 64,50 319,145 613

8 311 ŞAŞİ ARİKBOĞA 10E 18 9 15,75 8 4 7,00 8 3 7,25 3 3 2,25 21 6 19,50 2 7 0,25 7 2 6,50 5 3 4,25 72 37 62,75 317,363 640

9 330 IRMAK ALTUNDAĞ 10E 12 2 11,50 5 1 4,75 2 3 1,25 3 2 2,50 26 2 25,50 3 6 1,50 7 3 6,25 6 3 5,25 64 22 58,50 316,110 661

10 373 GÜLSE 10E 17 5 15,75 8 2 7,50 7 0 7,00 4 2 3,50 20 2 19,50 1 7 -0,75 6 3 5,25 4 3 3,25 67 24 61,00 312,430 734

11 326 HAKTAN AYDIN 10E 22 4 21,00 11 1 10,75 6 5 4,75 5 1 4,75 15 11 12,25 2 6 0,50 6 2 5,50 3 5 1,75 70 35 61,25 305,365 885

12 331 EGE AĞIRAĞAÇ 10E 21 6 19,50 7 3 6,25 6 4 5,00 5 1 4,75 17 9 14,75 3 7 1,25 3 4 2,00 5 3 4,25 67 37 57,75 301,478 979

13 328 TUANA KAYIŞ 10E 16 5 14,75 8 1 7,75 2 0 2,00 4 1 3,75 19 3 18,25 2 6 0,50 5 4 4,00 6 4 5,00 62 24 56,00 297,605 1073

14 324 TÜRKER EKİNCİ 10E 13 5 11,75 6 4 5,00 6 5 4,75 5 1 4,75 16 4 15,00 3 5 1,75 5 4 4,00 5 1 4,75 59 29 51,75 274,333 1823

15 345 SILA KAYA 10E 16 12 13,00 7 5 5,75 5 5 3,75 5 1 4,75 17 4 16,00 1 7 -0,75 3 3 2,25 3 4 2,00 57 41 46,75 266,590 2118

16 0 ALPEREN İNAL 10E 15 6 13,50 8 0 8,00 7 1 6,75 4 1 3,75 15 3 14,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 51 19 46,25 260,568 2381

17 0 SB ĞİRĞEÇ 10E 13 15 9,25 10 2 9,50 9 3 8,25 4 2 3,50 18 5 16,75 0 10 -2,50 1 7 -0,75 3 2 2,50 58 46 46,50 258,018 2502

18 342 KAAN YAVUZ 10E 14 7 12,25 8 4 7,00 7 4 6,00 6 0 6,00 14 10 11,50 2 7 0,25 3 5 1,75 4 6 2,50 58 43 47,25 254,553 2639

19 340 ELA KARAOĞLU 10E 12 17 7,75 10 2 9,50 5 6 3,50 5 1 4,75 17 6 15,50 2 7 0,25 3 5 1,75 2 8 0,00 56 52 43,00 245,558 3011

20 329 ENSAR TELLİ 10E 12 10 9,50 6 6 4,50 8 3 7,25 3 3 2,25 12 4 11,00 1 9 -1,25 3 3 2,25 4 2 3,50 49 40 39,00 230,550 3664

21 333 HÜSEYİN 10E 5 5 3,75 0 2 -0,50 5 1 4,75 25 5 23,75 35 13 31,75 226,698 3844

22 338 İLAYDA 10E 9 11 6,25 6 6 4,50 6 4 5,00 4 2 3,50 14 7 12,25 3 3 2,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 44 37 34,75 217,598 4237

23 210 ARDA SAYIL 10E 15 11 12,25 8 2 7,50 7 2 6,50 3 3 2,25 3 3 2,25 0 4 -1,00 4 3 3,25 0 2 -0,50 40 30 32,50 199,248 4936

24 249 SAFA 10E 15 11 12,25 7 3 6,25 7 3 6,25 3 3 2,25 32 20 27,00 181,468 5632

25 277 FUKANN 10E 8 14 4,50 4 6 2,50 4 7 2,25 2 4 1,00 5 11 2,25 4 4 3,00 3 2 2,50 30 48 18,00 154,598 6502

26 269 ONUR KARA 10E 2 1 1,75 4 1 3,75 6 2 5,50 124,905 7294

27 290 KEREM GÜN 10E 21 5 19,75 21 5 19,75

28 332 ZEHRA 10E 11 3 10,25 11 3 10,25



10E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 149 149 374 8055

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,75 9,68 11,33 6,82 3,35 5,98 5,10 3,81 4,15 3,38 1,61 2,98 9,91 5,68 8,49 2,06 4,92 0,83 2,72 3,34 1,89 1,98 2,90 1,26 45,72 35,29 36,91 225,690

Okul Ortalaması 15,58 7,38 13,74 7,72 2,62 7,06 5,93 3,60 5,03 4,06 1,19 3,77 16,68 4,28 15,61 2,41 5,50 1,03 4,06 3,13 3,28 2,90 2,78 2,21 59,34 30,48 51,73 274,980

SINIF: 10E

KATILIMLAR
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10F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 149 149 374 8055

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,75 9,68 11,33 6,82 3,35 5,98 5,10 3,81 4,15 3,38 1,61 2,98 9,91 5,68 8,49 2,06 4,92 0,83 2,72 3,34 1,89 1,98 2,90 1,26 45,72 35,29 36,91 225,690

Okul Ortalaması 15,58 7,38 13,74 7,72 2,62 7,06 5,93 3,60 5,03 4,06 1,19 3,77 16,68 4,28 15,61 2,41 5,50 1,03 4,06 3,13 3,28 2,90 2,78 2,21 59,34 30,48 51,73 274,980

SINIF: 10F

KATILIMLAR

1 371 TUANNA KESKİN 10F 22 5 20,75 8 2 7,50 2 6 0,50 1 1 0,75 22 2 21,50 3 4 2,00 7 3 6,25 6 3 5,25 71 26 64,50 338,183 373

2 364 HAMZA ALTUN 10F 17 10 14,50 10 2 9,50 11 1 10,75 5 1 4,75 19 5 17,75 5 5 3,75 7 2 6,50 1 4 0,00 75 30 67,50 319,295 609

3 369 10F 20 9 17,75 9 3 8,25 3 9 0,75 5 1 4,75 23 5 21,75 3 7 1,25 5 4 4,00 2 7 0,25 70 45 58,75 317,215 641

4 352 DENİZ BİLDİK 10F 18 11 15,25 11 1 10,75 7 4 6,00 6 0 6,00 20 6 18,50 2 7 0,25 5 3 4,25 4 6 2,50 73 38 63,50 313,433 719

5 0 EMİN TUNÇ 10F 18 12 15,00 11 1 10,75 8 4 7,00 4 1 3,75 18 6 16,50 4 5 2,75 4 5 2,75 7 3 6,25 74 37 64,75 312,193 741

6 242 YAREN 10F 19 11 16,25 11 1 10,75 7 5 5,75 3 3 2,25 21 7 19,25 4 6 2,50 2 4 1,00 1 0 1,00 68 37 58,75 306,925 845

7 376 ABDULLAH ZELKA 10F 19 11 16,25 9 3 8,25 9 3 8,25 4 2 3,50 19 3 18,25 2 6 0,50 3 5 1,75 2 2 1,50 67 35 58,25 302,963 944

8 362 NESİBE 10F 17 7 15,25 10 1 9,75 7 1 6,75 6 0 6,00 15 3 14,25 4 5 2,75 2 3 1,25 1 2 0,50 62 22 56,50 287,040 1371

9 258 CEREN NARİN 10F 18 7 16,25 7 3 6,25 1 5 -0,25 6 0 6,00 21 4 20,00 0 4 -1,00 3 5 1,75 0 1 -0,25 56 29 48,75 286,978 1375

10 367 CENGİZ OĞUZ 10F 18 11 15,25 9 3 8,25 4 8 2,00 5 1 4,75 18 7 16,25 1 9 -1,25 6 4 5,00 3 6 1,50 64 49 51,75 283,028 1496

11 0 HATİCE ELİF 10F 17 4 16,00 8 2 7,50 6 5 4,75 2 1 1,75 14 1 13,75 4 4 3,00 3 3 2,25 5 3 4,25 59 23 53,25 282,953 1499

12 355 BUMİN YAĞIZ AVCI 10F 13 15 9,25 10 2 9,50 7 4 6,00 6 0 6,00 16 5 14,75 4 6 2,50 6 3 5,25 3 3 2,25 65 38 55,50 275,560 1770

13 0 SENA K 10F 11 5 9,75 4 1 3,75 9 2 8,50 4 1 3,75 19 1 18,75 1 4 0,00 4 3 3,25 3 6 1,50 55 23 49,25 272,293 1904

14 0 İCLAL YILDIRIM 10F 13 10 10,50 10 0 10,00 4 7 2,25 3 2 2,50 16 4 15,00 3 7 1,25 7 1 6,75 4 2 3,50 60 33 51,75 272,025 1913

15 368 YUSUF GÖKTAŞ 10F 11 4 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 4 1 3,75 16 2 15,50 4 4 3,00 55 11 52,25 269,600 2005

16 266 ERHAN GÖKÇEK 10F 11 9 8,75 8 4 7,00 10 1 9,75 1 0 1,00 19 0 19,00 2 8 0,00 3 2 2,50 1 1 0,75 55 25 48,75 269,105 2023

17 374 İSA YALNIZ 10F 14 12 11,00 5 6 3,50 4 6 2,50 4 2 3,50 18 5 16,75 2 8 0,00 8 0 8,00 2 3 1,25 57 42 46,50 266,150 2143

18 353 BURAK 10F 12 10 9,50 6 6 4,50 7 5 5,75 3 2 2,50 20 10 17,50 2 5 0,75 3 3 2,25 4 6 2,50 57 47 45,25 260,700 2373

19 0 SED A DEV 10F 11 7 9,25 2 6 0,50 8 4 7,00 3 3 2,25 20 6 18,50 2 4 1,00 46 30 38,50 247,213 2942

20 0 AHMET DURMAZ 10F 15 1 14,75 3 1 2,75 4 3 3,25 5 1 4,75 4 1 3,75 1 3 0,25 3 1 2,75 1 2 0,50 36 13 32,75 209,925 4534

21 0 ALMİNA HAKAN 10F 10 4 9,00 2 6 0,50 0 1 -0,25 6 3 5,25 1 4 0,00 1 0 1,00 20 18 15,50 165,358 6185

22 375 AYBÜKE 10F 9 3 8,25 5 2 4,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 6 2,50 1 0 1,00 1 5 -0,25 24 21 18,75 162,940 6258



10F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 149 149 374 8055

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,75 9,68 11,33 6,82 3,35 5,98 5,10 3,81 4,15 3,38 1,61 2,98 9,91 5,68 8,49 2,06 4,92 0,83 2,72 3,34 1,89 1,98 2,90 1,26 45,72 35,29 36,91 225,690

Okul Ortalaması 15,58 7,38 13,74 7,72 2,62 7,06 5,93 3,60 5,03 4,06 1,19 3,77 16,68 4,28 15,61 2,41 5,50 1,03 4,06 3,13 3,28 2,90 2,78 2,21 59,34 30,48 51,73 274,980

SINIF: 10F

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 4 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 29,00 49,19 36,17

Soru No



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 4 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 29,00 49,19 36,17

Soru No



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ULAŞ 360   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,288 225,690 1 38 38 39 762

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 4 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 5 17,75 59 18,12 13,74 11,33

Tarih-1 12 10 2 9,50 79 9,25 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 4 3 3,25 27 4,50 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 4,38 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 18 5 16,75 56 18,12 15,86 13,21

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 16,00 15,61 8,49

Fizik 10 3 6 1,50 15 0,25 1,03 0,83

Kimya 10 4 4 3,00 30 4,25 3,28 1,89

Biyoloji 10 3 1 2,75 28 1,25 2,21 1,26

TYT Fen 30 10 11 7,25 24 5,75 6,51 3,70

Toplam: 120 66 24 60,00 50 29,00 49,19 36,17

TYT Türkçe d C aBCBBDEABDA DCd e  BEECCeD

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal EBCBDDEAAaCeE AEce   bB BE B C

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BCCA CBEEAD DCDEB   c   BBcEBa

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen  BdaedcCCd  DEEecbDc A aB    C

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 5 63

Türkçe 30 19 5 63

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 1 0
Fiil (Eylem) 1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 0 67
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 18 5 60

Tarih-1 12 10 2 83

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 1 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0

Coğrafya-1 12 4 3 33

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 0 2 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 67

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 0 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 19 3 63

Matematik-1 30 19 3 63

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen 30 10 11 33

Fizik 10 3 6 30

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 4 40

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 1 30

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 1 0 33
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 1 1 33
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN DANIŞMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,725 225,690 2 58 58 59 1232

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 4 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 2 18,50 62 18,12 13,74 11,33

Tarih-1 12 9 0 9,00 75 9,25 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 6 1 5,75 48 4,50 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,38 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 20 2 19,50 65 18,12 15,86 13,21

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 16,00 15,61 8,49

Fizik 10 1 8 -1,00 -10 0,25 1,03 0,83

Kimya 10 6 2 5,50 55 4,25 3,28 1,89

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 1,25 2,21 1,26

TYT Fen 30 7 11 4,25 14 5,75 6,51 3,70

Toplam: 120 60 16 56,00 47 29,00 49,19 36,17

TYT Türkçe dc ADBCB DEABDA D BCAD BE    D

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal EBCBDD AA C   AED AdB  EBEaBAC

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik e CA CBEE DADC E        B  E B

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen  adaebcaaCe DdEABDD       a   

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 2 63

Türkçe 30 19 2 63

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 1 0
Fiil (Eylem) 1 0 1 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 0 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 0 50
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 20 2 67

Tarih-1 12 9 0 75

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 0 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0

Coğrafya-1 12 6 1 50

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 0 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 14 1 47

Matematik-1 30 14 1 47

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen 30 7 11 23

Fizik 10 1 8 10

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 6 2 60

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL 621 10

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,665 225,690 4 138 138 292 6002

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 4 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 12 12,00 40 11,50 13,74 11,33

Tarih-1 12 8 2 7,50 63 5,25 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 1 0 1,00 8 2,25 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,69 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 9 2 8,50 28 9,19 15,86 13,21

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 10,06 15,61 8,49

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,44 1,03 0,83

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 -0,88 3,28 1,89

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,06 2,21 1,26

TYT Fen 30 0 1 -0,25 -1 -0,38 6,51 3,70

Toplam: 120 25 16 21,00 18 30,38 49,19 36,17

TYT Türkçe bBCBBDEcBDAaD dCcb BaEdedaCC b

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal CBbD Ab CCBEA                 

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik      aE                       

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen             d                 

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 12 50

Türkçe 30 15 12 50

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 1 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 0 1 0
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 1 0 100
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Fiil (Eylem) 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 9 2 30

Tarih-1 12 8 2 67

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 0 1 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 1 0 8

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 0 0 0
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 0 0 0

TYT Matematik 30 1 1 3

Matematik-1 30 1 1 3

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 0 1 0

Fizik 10 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KEMKÜM 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,775 225,690 3 126 126 185 4223

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 4 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 9 12,75 43 11,50 13,74 11,33

Tarih-1 12 8 4 7,00 58 5,25 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 4 6 2,50 21 2,25 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 1,69 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 15 13 11,75 39 9,19 15,86 13,21

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 10,06 15,61 8,49

Fizik 10 2 7 0,25 3 0,44 1,03 0,83

Kimya 10 1 6 -0,50 -5 -0,88 3,28 1,89

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 0,06 2,21 1,26

TYT Fen 30 5 15 1,25 4 -0,38 6,51 3,70

Toplam: 120 44 41 33,75 28 30,38 49,19 36,17

TYT Türkçe     DBCBBeEABee c cCADddEbCeCD

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal EBCBaDEeAdCbEbAcDe eBde eaaBAC

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BaCA C    DA  e B  e   A c E  

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen  cbeDdeaaCc ccEec c bd  B  B  

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 9 50

Türkçe 30 15 9 50

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 1 50
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 15 13 50

Tarih-1 12 8 4 67

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 1 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0

Coğrafya-1 12 4 6 33

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 0 2 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 9 4 30

Matematik-1 30 9 4 30

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 5 15 17

Fizik 10 2 7 20

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 1 6 10

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 2 20

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEZEN AKSU 226 10

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,548 225,690 2 119 119 164 3761

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 4 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 11,50 13,74 11,33

Tarih-1 12 2 10 -0,50 -4 5,25 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 5 7 3,25 27 2,25 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 -0,25 -4 1,69 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 8 22 2,50 8 9,19 15,86 13,21

Matematik-1 30 18 10 15,50 52 10,06 15,61 8,49

Fizik 10 3 7 1,25 13 0,44 1,03 0,83

Kimya 10 0 10 -2,50 -25 -0,88 3,28 1,89

Biyoloji 10 1 8 -1,00 -10 0,06 2,21 1,26

TYT Fen 30 4 25 -2,25 -8 -0,38 6,51 3,70

Toplam: 120 46 67 29,25 24 30,38 49,19 36,17

TYT Türkçe  e ADdCBcDEABDA D ddcbeBEECddD

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal bdaceaccAEdeacccDeAABcBdadDace

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BCCA CdcEADADCDEBcAdb dABaacdB

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen bcaDebeaCCcbbacedabddcbcaedBc 

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 10 53

Türkçe 30 16 10 53

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 0 1 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 0 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 2 0
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 8 22 27

Tarih-1 12 2 10 17

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 2 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0

Coğrafya-1 12 5 7 42

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 17

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 0 2 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 0 2 0
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 18 10 60

Matematik-1 30 18 10 60

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 2 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 1 1 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen 30 4 25 13

Fizik 10 3 7 30

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 0 10 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 8 10

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 3 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 2 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN BLC 211 10

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,795 225,690 1 114 114 147 3488

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 4 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 1 7,75 26 11,50 13,74 11,33

Tarih-1 12 8 4 7,00 58 5,25 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 4 7 2,25 19 2,25 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 1,69 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 17 12 14,00 47 9,19 15,86 13,21

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 10,06 15,61 8,49

Fizik 10 1 3 0,25 3 0,44 1,03 0,83

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 -0,88 3,28 1,89

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,06 2,21 1,26

TYT Fen 30 1 5 -0,25 -1 -0,38 6,51 3,70

Toplam: 120 43 22 37,50 31 30,38 49,19 36,17

TYT Türkçe  DCADaCB  E  D                

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal EBCBbDdAbaCCEdAdcaedBdB BEDBAb

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BCCd C EEADADCcE E a    BB EBe

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen  Bda     a      c          e  

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 1 27

Türkçe 30 8 1 27

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 1 0 100
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0
İsim (Ad) 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Biyografi türünü tanır. 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 17 12 57

Tarih-1 12 8 4 67

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 0 2 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100

Coğrafya-1 12 4 7 33

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 0 2 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 17 4 57

Matematik-1 30 17 4 57

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 1 1 33
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen 30 1 5 3

Fizik 10 1 3 10

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AFG 335 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,463 225,690 17 101 101 116 2646

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 26 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 5 12,75 43 14,28 13,74 11,33

Tarih-1 12 8 2 7,50 63 5,93 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 6 6 4,50 38 5,27 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 3,94 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 17 11 14,25 48 15,14 15,86 13,21

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 14,66 15,61 8,49

Fizik 10 2 7 0,25 3 0,21 1,03 0,83

Kimya 10 3 4 2,00 20 2,76 3,28 1,89

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 1,62 2,21 1,26

TYT Fen 30 7 15 3,25 11 4,59 6,51 3,70

Toplam: 120 53 36 44,00 37 46,78 49,19 36,17

TYT Türkçe   CADBCB DcAB AaD   A  dE C de

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal EdCBD cAA CCEbAbceAeBcBEaEaBeC

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BaCA C EE D DaDE c  c CABcE B 

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen  cdaebAabCD a EAcbb c  aB Ca e

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 5 47

Türkçe 30 14 5 47

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 0 1 0
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 1 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 17 11 57

Tarih-1 12 8 2 67

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 0 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100

Coğrafya-1 12 6 6 50

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 0 2 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 1 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 15 5 50

Matematik-1 30 15 5 50

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 7 15 23

Fizik 10 2 7 20

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 4 30

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 4 20

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 1 1 33
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET CAN AÇIKGÖZ 213 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,168 225,690 16 96 96 107 2449

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 26 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 5 11,75 39 14,28 13,74 11,33

Tarih-1 12 7 4 6,00 50 5,93 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 6 3 5,25 44 5,27 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,94 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 17 8 15,00 50 15,14 15,86 13,21

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 14,66 15,61 8,49

Fizik 10 0 6 -1,50 -15 0,21 1,03 0,83

Kimya 10 4 2 3,50 35 2,76 3,28 1,89

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 1,62 2,21 1,26

TYT Fen 30 4 8 2,00 7 4,59 6,51 3,70

Toplam: 120 51 25 44,75 37 46,78 49,19 36,17

TYT Türkçe  eCAeeCB DEAB     Bb e  E C CD

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal EBCBaDcAb CdEEAbDeA d B BE BcC

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BCCA C Eb  ADaDEB  e ACABBcE  

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen  cda  eaa  eDdE B D           

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 5 43

Türkçe 30 13 5 43

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 0 1 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 17 8 57

Tarih-1 12 7 4 58

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 0 1 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0

Coğrafya-1 12 6 3 50

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 1 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 17 4 57

Matematik-1 30 17 4 57

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 4 8 13

Fizik 10 0 6 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 2 40

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYBÜKE ATILGAN 208 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,810 225,690 14 88 88 98 2205

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 26 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 4 15,00 50 14,28 13,74 11,33

Tarih-1 12 9 1 8,75 73 5,93 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 7 0 7,00 58 5,27 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,94 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 21 2 20,50 68 15,14 15,86 13,21

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 14,66 15,61 8,49

Fizik 10 2 8 0,00 0 0,21 1,03 0,83

Kimya 10 4 4 3,00 30 2,76 3,28 1,89

Biyoloji 10 1 7 -0,75 -8 1,62 2,21 1,26

TYT Fen 30 7 19 2,25 8 4,59 6,51 3,70

Toplam: 120 57 30 49,50 41 46,78 49,19 36,17

TYT Türkçe    ADBCBeDEABDA D B b   E CadD

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal cBCBDD AAEC EEA D  AB B BEaBAC

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BbCA C Ed DADaDEB  a    Bc E  

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen dBaaeccCeb  DEdAcDccdc Edbee e

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 4 53

Türkçe 30 16 4 53

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 0 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 21 2 70

Tarih-1 12 9 1 75

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 2 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0

Coğrafya-1 12 7 0 58

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 0 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 13 5 43

Matematik-1 30 13 5 43

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 7 19 23

Fizik 10 2 8 20

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 4 40

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 7 10

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 3 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 1 2 33
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR ALCIOĞLU 200 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,468 225,690 18 109 109 139 3171

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 26 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 10 12,50 42 14,28 13,74 11,33

Tarih-1 12 5 2 4,50 38 5,93 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 3 3 2,25 19 5,27 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,94 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 13 6 11,50 38 15,14 15,86 13,21

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 14,66 15,61 8,49

Fizik 10 0 7 -1,75 -18 0,21 1,03 0,83

Kimya 10 3 5 1,75 18 2,76 3,28 1,89

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 1,62 2,21 1,26

TYT Fen 30 6 16 2,00 7 4,59 6,51 3,70

Toplam: 120 48 35 39,25 33 46,78 49,19 36,17

TYT Türkçe DeCBBDEeBDA D d e  dEaCbdDaCDb

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal dB DEA  Cd  Aac  dB    EaBACEB

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik CBA  a CcADbDEB E B    C    EB

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen dae e dbc DcEdc De e cdECe Cb 

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 10 50

Türkçe 30 15 10 50

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 0 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 1 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Fiil (Eylem) 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 13 6 43

Tarih-1 12 5 2 42

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 0 0 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 12 3 3 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 14 3 47

Matematik-1 30 14 3 47

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 1 0 33
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 6 16 20

Fizik 10 0 7 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 5 30

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Biyoloji 10 3 4 30

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 1 2 33
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 2 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
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Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 26 4 87

Türkçe 30 26 4 87

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 1 0
Fiil (Eylem) 1 0 1 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 2 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 2 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 24 5 80

Tarih-1 12 10 2 83

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 1 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100

Coğrafya-1 12 8 3 67

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 0 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 24 3 80

Matematik-1 30 24 3 80

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 1 1 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen 30 18 11 60

Fizik 10 5 4 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 6 4 60

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 3 70

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 2 1 67
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 2 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA YAVUZ 222 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,650 225,690 19 110 110 140 3196

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 26 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 8 12,00 40 14,28 13,74 11,33

Tarih-1 12 7 3 6,25 52 5,93 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 7 3 6,25 52 5,27 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 3,94 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 18 6 16,50 55 15,14 15,86 13,21

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 14,66 15,61 8,49

Fizik 10 1 8 -1,00 -10 0,21 1,03 0,83

Kimya 10 2 1 1,75 18 2,76 3,28 1,89

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 1,62 2,21 1,26

TYT Fen 30 4 11 1,25 4 4,59 6,51 3,70

Toplam: 120 48 26 41,50 35 46,78 49,19 36,17

TYT Türkçe D  BBDEABaAe  BdAD dacCedD   A

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal  eD bAAECeBEAdDaA B BdEE BACE 

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik   AC BECDADbD B E   A         

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen daDccaabc Dd A       E   e e  

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 8 47

Türkçe 30 14 8 47

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 0 0 0
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 1 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 0 50
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 18 6 60

Tarih-1 12 7 3 58

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 2 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 7 3 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 67

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 1 0 50

TYT Matematik 30 12 1 40

Matematik-1 30 12 1 40

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 4 11 13

Fizik 10 1 8 10

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 1 20

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Biyoloji 10 1 2 10

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 1 0 33
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ŞALFUN 212 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,505 225,690 8 57 57 58 1144

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 26 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 12 15,00 50 14,28 13,74 11,33

Tarih-1 12 8 4 7,00 58 5,93 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 8 3 7,25 60 5,27 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,94 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 20 9 17,75 59 15,14 15,86 13,21

Matematik-1 30 20 9 17,75 59 14,66 15,61 8,49

Fizik 10 2 8 0,00 0 0,21 1,03 0,83

Kimya 10 3 6 1,50 15 2,76 3,28 1,89

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 1,62 2,21 1,26

TYT Fen 30 10 19 5,25 18 4,59 6,51 3,70

Toplam: 120 68 49 55,75 46 46,78 49,19 36,17

TYT Türkçe dcbAceCBBDEABDAaDbBCAaedEdCaCD

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal EBCBbecAAcCCEEAEDaAdB cEBbDBeC

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BCCAaCBEEADeDCDEB ABbcCdBcabcB

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen bBdaeceCadbaDdEdcDa bcbaBDCBEe

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 12 60

Türkçe 30 18 12 60

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 1 0
Fiil (Eylem) 1 0 1 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 2 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 2 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 20 9 67

Tarih-1 12 8 4 67

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 1 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100

Coğrafya-1 12 8 3 67

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 1 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 20 9 67

Matematik-1 30 20 9 67

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 1 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 1 1 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen 30 10 19 33

Fizik 10 2 8 20

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 6 30

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 5 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 1 2 33
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 1 1 50
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ATAY 224 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,375 225,690 10 69 69 73 1547

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 26 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 7 18,25 61 14,28 13,74 11,33

Tarih-1 12 8 4 7,00 58 5,93 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 4 8 2,00 17 5,27 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,94 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 16 13 12,75 43 15,14 15,86 13,21

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 14,66 15,61 8,49

Fizik 10 0 9 -2,25 -23 0,21 1,03 0,83

Kimya 10 4 2 3,50 35 2,76 3,28 1,89

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 1,62 2,21 1,26

TYT Fen 30 5 13 1,75 6 4,59 6,51 3,70

Toplam: 120 58 37 48,75 41 46,78 49,19 36,17

TYT Türkçe DaCBBDEABDA D e AbdBEECeaDeCDA

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal CBbDcAbECeBEAbeaedBdBEbaaB CEB

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik bBAC BECDeDCD BAEeB  e     BEB

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen deebeeadc DEE B  ea eE   e    

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 7 67

Türkçe 30 20 7 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 0 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 2 0
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 1 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Fiil (Eylem) 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 16 13 53

Tarih-1 12 8 4 67

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 1 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 4 8 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 0 2 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 0 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 17 4 57

Matematik-1 30 17 4 57

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 1 0 50
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 5 13 17

Fizik 10 0 9 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 2 40

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Biyoloji 10 1 2 10

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 1 0 33
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE KÜBRA DOĞAN 216 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,628 225,690 7 56 56 57 1095

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 26 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 6 18,50 62 14,28 13,74 11,33

Tarih-1 12 10 2 9,50 79 5,93 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 7 4 6,00 50 5,27 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,94 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 23 6 21,50 72 15,14 15,86 13,21

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 14,66 15,61 8,49

Fizik 10 2 6 0,50 5 0,21 1,03 0,83

Kimya 10 4 1 3,75 38 2,76 3,28 1,89

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 1,62 2,21 1,26

TYT Fen 30 9 10 6,50 22 4,59 6,51 3,70

Toplam: 120 66 27 59,25 49 46,78 49,19 36,17

TYT Türkçe caCBBDEABDA D BCAbeBEdC dD CDA

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal CBDDEAAaCCBcAEDBAAabBa dDBACEB

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik b AC  ECDdDCeEB E B   cC  c EB

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen aaDced Cd DEEcB      EB edcC  

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 6 67

Türkçe 30 20 6 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 0 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 2 0
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Fiil (Eylem) 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 23 6 77

Tarih-1 12 10 2 83

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 1 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 7 4 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 2 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 14 5 47

Matematik-1 30 14 5 47

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 1 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 9 10 30

Fizik 10 2 6 20

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 1 40

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Biyoloji 10 3 3 30

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 1 1 33
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 1 1 33
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ENES DURAN 205 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,603 225,690 3 19 19 19 531

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 26 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 4 24,00 80 14,28 13,74 11,33

Tarih-1 12 9 3 8,25 69 5,93 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 8 4 7,00 58 5,27 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,94 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 22 8 20,00 67 15,14 15,86 13,21

Matematik-1 30 17 9 14,75 49 14,66 15,61 8,49

Fizik 10 1 8 -1,00 -10 0,21 1,03 0,83

Kimya 10 4 6 2,50 25 2,76 3,28 1,89

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 1,62 2,21 1,26

TYT Fen 30 10 18 5,50 18 4,59 6,51 3,70

Toplam: 120 74 39 64,25 54 46,78 49,19 36,17

TYT Türkçe DBCBBDEABDA DdBCAbABEECCCDabDA

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal CBbeEAAECeBEeEbBAABdBEEdaBACEB

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik CBdebBECDADaDEB dBBcbBcC   BdB

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen dabbeaaaB DdEdcbcAdD EeEdBaCAc

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 4 83

Türkçe 30 25 4 83

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 1 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 1 50
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 1 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 1 0
Fiil (Eylem) 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 22 8 73

Tarih-1 12 9 3 75

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 2 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 8 4 67

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 17 9 57

Matematik-1 30 17 9 57

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 0 3 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 1 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 1 0 50
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 10 18 33

Fizik 10 1 8 10

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 6 40

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Biyoloji 10 5 4 50

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 2 1 67
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EREN BÜLBÜL 229 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,903 225,690 12 77 77 84 1839

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 26 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 6 13,50 45 14,28 13,74 11,33

Tarih-1 12 7 4 6,00 50 5,93 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 7 5 5,75 48 5,27 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,94 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 18 11 15,25 51 15,14 15,86 13,21

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 14,66 15,61 8,49

Fizik 10 4 6 2,50 25 0,21 1,03 0,83

Kimya 10 4 6 2,50 25 2,76 3,28 1,89

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 1,62 2,21 1,26

TYT Fen 30 10 17 5,75 19 4,59 6,51 3,70

Toplam: 120 59 36 50,00 42 46,78 49,19 36,17

TYT Türkçe DBCBBeEABDAaDbaeA   E    D e A

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal CBbaEAAdCeB AdDaAABcBcEaaBACbB

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik CBAdCBEC AeCDEBAE B          B

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen daeEceeCBEDEcAdDeebcbc E B edd

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 6 50

Türkçe 30 15 6 50

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 2 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 1 0
Fiil (Eylem) 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 18 11 60

Tarih-1 12 7 4 58

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 1 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 12 7 5 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 16 2 53

Matematik-1 30 16 2 53

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 1 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 10 17 33

Fizik 10 4 6 40

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 6 40

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Biyoloji 10 2 5 20

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 2 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 1 1 33
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH RÜZGARESEN 228 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,050 225,690 4 24 24 24 600

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 26 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 7 18,25 61 14,28 13,74 11,33

Tarih-1 12 8 3 7,25 60 5,93 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 5 7 3,25 27 5,27 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,94 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 19 10 16,50 55 15,14 15,86 13,21

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 14,66 15,61 8,49

Fizik 10 1 8 -1,00 -10 0,21 1,03 0,83

Kimya 10 6 3 5,25 53 2,76 3,28 1,89

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 1,62 2,21 1,26

TYT Fen 30 12 13 8,75 29 4,59 6,51 3,70

Toplam: 120 71 34 62,50 52 46,78 49,19 36,17

TYT Türkçe  BCBeDEdBDAaDacCe ABEdCCCD CDA

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal CeDDcAA CdBEAdbeddBEBaEbDBACEB

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik CBAC BEeDdDCDEB E B dB CAEd EB

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen dabbcabdB DEEAc aAeD cBEC  CAc

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 7 67

Türkçe 30 20 7 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 2 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 0 50
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Fiil (Eylem) 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 19 10 63

Tarih-1 12 8 3 67

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 0 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 5 7 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 0 2 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 20 4 67

Matematik-1 30 20 4 67

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 1 0 50
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 12 13 40

Fizik 10 1 8 10

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 6 3 60

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Biyoloji 10 5 2 50

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 2 1 67
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 1 1 33
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN GÜLALİ 295 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,170 225,690 6 48 48 49 955

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 26 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 6 21,50 72 14,28 13,74 11,33

Tarih-1 12 10 1 9,75 81 5,93 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 9 3 8,25 69 5,27 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,94 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 24 5 22,75 76 15,14 15,86 13,21

Matematik-1 30 14 8 12,00 40 14,66 15,61 8,49

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 0,21 1,03 0,83

Kimya 10 4 5 2,75 28 2,76 3,28 1,89

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 1,62 2,21 1,26

TYT Fen 30 8 16 4,00 13 4,59 6,51 3,70

Toplam: 120 69 35 60,25 50 46,78 49,19 36,17

TYT Türkçe aDbADBCBBDEABDAeD BdAbcBEECCCD

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal EBCBbDEAA CCdEAEDBdABdBEBEaBAC

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BCCbbeBEd DADaDEB  B c bBB  c 

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen  Bda bea bD DcEdcbcAeA ce dBbC

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 6 77

Türkçe 30 23 6 77

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 1 0
Fiil (Eylem) 1 1 0 100
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 1 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 2 0
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 24 5 80

Tarih-1 12 10 1 83

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 0 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100

Coğrafya-1 12 9 3 75

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 2 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 14 8 47

Matematik-1 30 14 8 47

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 0 3 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 8 16 27

Fizik 10 1 6 10

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 5 40

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 5 30

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 1 2 33
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN TURGUT 209 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,800 225,690 5 25 25 25 602

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 26 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 8 19,00 63 14,28 13,74 11,33

Tarih-1 12 8 2 7,50 63 5,93 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 8 4 7,00 58 5,27 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,94 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 20 8 18,00 60 15,14 15,86 13,21

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 14,66 15,61 8,49

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,21 1,03 0,83

Kimya 10 4 0 4,00 40 2,76 3,28 1,89

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 1,62 2,21 1,26

TYT Fen 30 4 1 3,75 13 4,59 6,51 3,70

Toplam: 120 66 20 61,00 51 46,78 49,19 36,17

TYT Türkçe aDbADBCBBDEABDAaDbBbdb BaECCCD

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal EBCBDebAA C EEAdDaAABbBcaEaBAC

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BCCA CBEdADADCDEBc B   cBBEE B

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen             D EAB          e  

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 8 70

Türkçe 30 21 8 70

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 1 0
Fiil (Eylem) 1 1 0 100
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 2 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 20 8 67

Tarih-1 12 8 2 67

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 0 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0

Coğrafya-1 12 8 4 67

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 21 3 70

Matematik-1 30 21 3 70

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen 30 4 1 13

Fizik 10 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 0 40

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN 222 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,090 225,690 24 137 137 291 5987

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 26 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 6 1,50 5 14,28 13,74 11,33

Tarih-1 12 6 5 4,75 40 5,93 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 6 3 5,25 44 5,27 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,94 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 16 9 13,75 46 15,14 15,86 13,21

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 14,66 15,61 8,49

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,21 1,03 0,83

Kimya 10 3 3 2,25 23 2,76 3,28 1,89

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 1,62 2,21 1,26

TYT Fen 30 3 3 2,25 8 4,59 6,51 3,70

Toplam: 120 30 23 24,25 20 46,78 49,19 36,17

TYT Türkçe ceCB  c   e   d     a      C  

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal  BaDcAbdCeBEddD AABa  EEaBACE 

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik CBdC a  DADCb Bd   c          

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen           DdEd Dc             

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 3 6 10

Türkçe 30 3 6 10

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 0 1 0
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0
İsim (Ad) 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Biyografi türünü tanır. 1 0 0 0
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Fiil (Eylem) 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 16 9 53

Tarih-1 12 6 5 50

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 0 2 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 6 3 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 0 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 1 0 50

TYT Matematik 30 8 5 27

Matematik-1 30 8 5 27

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 1 1 33
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 2 33
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 3 3 10

Fizik 10 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 3 30

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HALİME BZR 217 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,280 225,690 11 70 70 74 1653

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 26 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 6 18,50 62 14,28 13,74 11,33

Tarih-1 12 9 2 8,50 71 5,93 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 7 2 6,50 54 5,27 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,94 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 21 5 19,75 66 15,14 15,86 13,21

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 14,66 15,61 8,49

Fizik 10 2 6 0,50 5 0,21 1,03 0,83

Kimya 10 3 5 1,75 18 2,76 3,28 1,89

Biyoloji 10 2 0 2,00 20 1,62 2,21 1,26

TYT Fen 30 7 11 4,25 14 4,59 6,51 3,70

Toplam: 120 60 27 53,25 44 46,78 49,19 36,17

TYT Türkçe  DCADBCdBDEABDA D deAecBEE eCD

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal EBCBDeEA ECeE dEDBAbB B BcDBAC

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BbCbdCB EADd bDEB       B    B

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen  BdaDadaa  dDEEea ce      C  C

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 6 67

Türkçe 30 20 6 67

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 1 0 100
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 0 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 2 0
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 21 5 70

Tarih-1 12 9 2 75

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 0 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0

Coğrafya-1 12 7 2 58

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 2 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 12 5 40

Matematik-1 30 12 5 40

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 1 2 33
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen 30 7 11 23

Fizik 10 2 6 20

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 5 30

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 0 20

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 1 0 33
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN DAŞBAŞ 206 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,100 225,690 20 111 111 143 3308

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 26 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 0 2,00 7 14,28 13,74 11,33

Tarih-1 12 0 0 0,00 0 5,93 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 5 0 5,00 42 5,27 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 3,94 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 9 0 9,00 30 15,14 15,86 13,21

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 14,66 15,61 8,49

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,21 1,03 0,83

Kimya 10 1 1 0,75 8 2,76 3,28 1,89

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 1,62 2,21 1,26

TYT Fen 30 2 1 1,75 6 4,59 6,51 3,70

Toplam: 120 37 4 36,00 30 46,78 49,19 36,17

TYT Türkçe                 A    E        

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal             A D AA     E B CEB

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik CBACCBECDADCDEBAdBB cB CAE BEc

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen           D c            B    

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 2 0 7

Türkçe 30 2 0 7

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 0 0 0
Metinleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 0 0 0
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0
İsim (Ad) 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Biyografi türünü tanır. 1 0 0 0
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 9 0 30

Tarih-1 12 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 0 0 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 12 5 0 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 0 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 67

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 0 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 24 3 80

Matematik-1 30 24 3 80

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 3 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 2 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 2 1 7

Fizik 10 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Biyoloji 10 1 0 10

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 1 0 33
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA AKTAŞ 204 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,843 225,690 23 136 136 288 5961

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 26 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 6 10,50 35 14,28 13,74 11,33

Tarih-1 12 0 0 0,00 0 5,93 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 3 1 2,75 23 5,27 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 3,94 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 6 4 5,00 17 15,14 15,86 13,21

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 14,66 15,61 8,49

Toplam: 120 22 11 19,25 16 46,78 49,19 36,17

TYT Türkçe   eA BCB DEA       ecb dEECdCD

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal                     BbBEdEaBeC

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BaCA C                        

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 6 40

Türkçe 30 12 6 40

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 6 4 20

Tarih-1 12 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 0 0 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0

Coğrafya-1 12 3 1 25

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 1 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 4 1 13

Matematik-1 30 4 1 13

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA AŞIK 221 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,863 225,690 9 66 66 69 1453

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 26 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 10 12,50 42 14,28 13,74 11,33

Tarih-1 12 7 5 5,75 48 5,93 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 8 4 7,00 58 5,27 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 3,94 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 18 12 15,00 50 15,14 15,86 13,21

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 14,66 15,61 8,49

Fizik 10 3 6 1,50 15 0,21 1,03 0,83

Kimya 10 4 6 2,50 25 2,76 3,28 1,89

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 1,62 2,21 1,26

TYT Fen 30 14 15 10,25 34 4,59 6,51 3,70

Toplam: 120 65 43 54,25 45 46,78 49,19 36,17

TYT Türkçe  ebADBCBBeEABDAaDbaeAe  Ec  dD

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal bBCBbaEAAdCeEEAdDaAABcBcBbaBcC

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BCCACdBEEA AeCDEBbAeae  BB E  

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen EBda bceeCcbDEcAdDeeddbEBDCBEC

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 10 50

Türkçe 30 15 10 50

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 0 1 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 2 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 18 12 60

Tarih-1 12 7 5 58

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 1 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0

Coğrafya-1 12 8 4 67

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 1 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 18 6 60

Matematik-1 30 18 6 60

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 1 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 14 15 47

Fizik 10 3 6 30

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 6 40

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 7 3 70

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 2 1 67
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 1 1 50
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA 215 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,435 225,690 22 130 130 203 4518

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 26 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 2 5,50 18 14,28 13,74 11,33

Tarih-1 12 4 3 3,25 27 5,93 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 4 2 3,50 29 5,27 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,94 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 13 6 11,50 38 15,14 15,86 13,21

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 14,66 15,61 8,49

Fizik 10 4 5 2,75 28 0,21 1,03 0,83

Kimya 10 2 0 2,00 20 2,76 3,28 1,89

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 1,62 2,21 1,26

TYT Fen 30 6 5 4,75 16 4,59 6,51 3,70

Toplam: 120 37 16 33,00 28 46,78 49,19 36,17

TYT Türkçe   CAceCB DE                   

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal cBCBb     CeE dd  A BE  BEaBAC

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BCCd Ca dADADC  B        B E  

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen EcaaDEca C  D E               

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 2 20

Türkçe 30 6 2 20

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0
İsim (Ad) 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Biyografi türünü tanır. 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 13 6 43

Tarih-1 12 4 3 33

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 0 0 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0

Coğrafya-1 12 4 2 33

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 12 3 40

Matematik-1 30 12 3 40

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 1 1 33
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 6 5 20

Fizik 10 4 5 40

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 0 20

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA GÜL 201 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,275 225,690 21 116 116 149 3546

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 26 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 12 11,00 37 14,28 13,74 11,33

Tarih-1 12 5 5 3,75 31 5,93 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 4 2 3,50 29 5,27 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,94 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 15 7 13,25 44 15,14 15,86 13,21

Matematik-1 30 12 10 9,50 32 14,66 15,61 8,49

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 0,21 1,03 0,83

Kimya 10 5 2 4,50 45 2,76 3,28 1,89

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 1,62 2,21 1,26

TYT Fen 30 10 14 6,50 22 4,59 6,51 3,70

Toplam: 120 51 43 40,25 34 46,78 49,19 36,17

TYT Türkçe aBCBdDEABcd Dadbe  BEaCddD bDA

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal CBbe Ab CeBcAd e  B B  EDBACEB

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik CB C aECedDaeEB   Bcce Ce c EB

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen daedeaddBcDEEAc D b baB CB dA 

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 12 47

Türkçe 30 14 12 47

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 2 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 1 0
Fiil (Eylem) 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 15 7 50

Tarih-1 12 5 5 42

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 0 1 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 4 2 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 12 10 40

Matematik-1 30 12 10 40

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 1 0 33
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 2 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 1 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 10 14 33

Fizik 10 1 9 10

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 2 50

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Biyoloji 10 4 3 40

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 2 1 67
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 2 0 67
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KÖSE 207 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,610 225,690 25 141 141 316 6332

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 26 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 2 13,50 45 14,28 13,74 11,33

Fizik 10 3 6 1,50 15 0,21 1,03 0,83

Kimya 10 0 0 0,00 0 2,76 3,28 1,89

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 1,62 2,21 1,26

TYT Fen 30 3 6 1,50 5 4,59 6,51 3,70

Toplam: 120 17 8 15,00 13 46,78 49,19 36,17

TYT Türkçe DBCBBDEABDAaD BeA             

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Fen EaeEeaCec                     

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 2 47

Türkçe 30 14 2 47

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 1 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Biyografi türünü tanır. 1 0 0 0
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 0 0 0

TYT Fen 30 3 6 10

Fizik 10 3 6 30

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
THOMAS SHELBY 346 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,463 225,690 26 143 143 340 6797

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 26 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 3 7,25 24 14,28 13,74 11,33

Tarih-1 12 0 0 0,00 0 5,93 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 1 0 1,00 8 5,27 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 1,00 17 3,94 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 3 4 2,00 7 15,14 15,86 13,21

Fizik 10 2 8 0,00 0 0,21 1,03 0,83

Kimya 10 5 5 3,75 38 2,76 3,28 1,89

Biyoloji 10 2 7 0,25 3 1,62 2,21 1,26

TYT Fen 30 9 20 4,00 13 4,59 6,51 3,70

Toplam: 120 20 27 13,25 11 46,78 49,19 36,17

TYT Türkçe aBCB DEdBD         dE         

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal                        EaBeaEe

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Fen EeeceaadBaDccAcDaACcedBEe eece

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 3 27

Türkçe 30 8 3 27

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Biyografi türünü tanır. 1 0 0 0
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 3 4 10

Tarih-1 12 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 0 0 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 12 1 0 8

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 33

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 1 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 1 1 50

TYT Fen 30 9 20 30

Fizik 10 2 8 20

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 5 50

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Biyoloji 10 2 7 20

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 2 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 3 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 1 1 33
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR BİLGİLİ 223 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,740 225,690 2 7 7 7 234

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 26 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 3 23,25 78 14,28 13,74 11,33

Tarih-1 12 8 2 7,50 63 5,93 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 9 2 8,50 71 5,27 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 3,94 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 22 4 21,00 70 15,14 15,86 13,21

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 14,66 15,61 8,49

Fizik 10 0 4 -1,00 -10 0,21 1,03 0,83

Kimya 10 3 1 2,75 28 2,76 3,28 1,89

Biyoloji 10 0 2 -0,50 -5 1,62 2,21 1,26

TYT Fen 30 3 7 1,25 4 4,59 6,51 3,70

Toplam: 120 73 16 69,00 58 46,78 49,19 36,17

TYT Türkçe DBCBBDEABDA D BCAb BEECCCDabDA

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal CBDebAA C BEAdDBAABbB EE BACEB

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik CBAC BECDADCDEBAdBB cB CAE BEB

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen da  ea    D cAB      a   e    

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 3 80

Türkçe 30 24 3 80

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 0 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 1 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 1 0
Fiil (Eylem) 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 22 4 73

Tarih-1 12 8 2 67

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 0 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 9 2 75

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 2 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 83

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 24 2 80

Matematik-1 30 24 2 80

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 2 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 3 7 10

Fizik 10 0 4 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 1 30

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Biyoloji 10 0 2 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA GVN 227 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,588 225,690 13 87 87 97 2176

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 26 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 13 13,75 46 14,28 13,74 11,33

Tarih-1 12 8 4 7,00 58 5,93 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 7 5 5,75 48 5,27 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,94 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 19 11 16,25 54 15,14 15,86 13,21

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 14,66 15,61 8,49

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,21 1,03 0,83

Kimya 10 2 6 0,50 5 2,76 3,28 1,89

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 1,62 2,21 1,26

TYT Fen 30 6 12 3,00 10 4,59 6,51 3,70

Toplam: 120 58 42 47,50 40 46,78 49,19 36,17

TYT Türkçe cBCBBDcABaAceedCeecBEECddDbCDA

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal CBDeEAAdCdBcAdcBbbBEBaEEaBcCEB

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik bBAC BcCDADCedB  BBD eACAb    

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen           adEAc cd eeaBECBcece

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 13 57

Türkçe 30 17 13 57

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 0 1 0
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 2 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 2 0
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 1 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Fiil (Eylem) 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 19 11 63

Tarih-1 12 8 4 67

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 1 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 7 5 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 1 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 16 6 53

Matematik-1 30 16 6 53

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 1 0 50
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 6 12 20

Fizik 10 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 6 20

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Biyoloji 10 4 6 40

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 2 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 1 2 33
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YILMAZ 220 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,253 225,690 15 90 90 100 2261

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 26 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 12 15,00 50 14,28 13,74 11,33

Tarih-1 12 4 4 3,00 25 5,93 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 5 4 4,00 33 5,27 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 3,94 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 9 8 7,00 23 15,14 15,86 13,21

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 14,66 15,61 8,49

Fizik 10 4 4 3,00 30 0,21 1,03 0,83

Kimya 10 6 2 5,50 55 2,76 3,28 1,89

Biyoloji 10 0 2 -0,50 -5 1,62 2,21 1,26

TYT Fen 30 10 8 8,00 27 4,59 6,51 3,70

Toplam: 120 53 35 44,25 37 46,78 49,19 36,17

TYT Türkçe dbCADdCBaDEABDAaDadbAbedEECaCD

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal EBC be  b Cdd AdDc ABdB       

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BbCA  aEa  ADaDEB AeD C BBdEBa

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen  Bdaed CCCD DcEAcDD     c  c  

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 12 60

Türkçe 30 18 12 60

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 1 0
Fiil (Eylem) 1 0 1 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 2 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 2 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 9 8 30

Tarih-1 12 4 4 33

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 0 1 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0

Coğrafya-1 12 5 4 42

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 0 0 0
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 16 7 53

Matematik-1 30 16 7 53

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 1 0 33
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen 30 10 8 33

Fizik 10 4 4 40

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 6 2 60

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 2 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 2 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET 233 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,218 225,690 21 115 115 148 3505

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 25 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 12 8,00 27 14,53 13,74 11,33

Tarih-1 12 10 2 9,50 79 8,26 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 5 7 3,25 27 4,47 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 4,03 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 19 11 16,25 54 16,76 15,86 13,21

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 14,47 15,61 8,49

Fizik 10 2 6 0,50 5 1,21 1,03 0,83

Kimya 10 2 3 1,25 13 3,50 3,28 1,89

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 1,46 2,21 1,26

TYT Fen 30 4 10 1,50 5 6,17 6,51 3,70

Toplam: 120 48 34 39,50 33 51,26 49,19 36,17

TYT Türkçe eeCBBbaABDAceb   bcdEa  dD C A

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal CBbDEAAcCCBEeaDeceBbBEaEaBeCEB

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik CB C  EC ADCDEB E  cA       E 

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen dabdeeC B D cdc D     a       

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 12 37

Türkçe 30 11 12 37

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 0 1 0
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 2 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 2 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Fiil (Eylem) 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 19 11 63

Tarih-1 12 10 2 83

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 1 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 5 7 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 1 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 14 1 47

Matematik-1 30 14 1 47

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 1 0 33
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 4 10 13

Fizik 10 2 6 20

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 3 20

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
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Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 5 70

Türkçe 30 21 5 70

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 1 0 100
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 0 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 1 50
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 17 9 57

Tarih-1 12 9 1 75

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 0 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0

Coğrafya-1 12 5 5 42

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 1 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 17 7 57

Matematik-1 30 17 7 57

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 1 67
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 14 13 47

Fizik 10 2 7 20

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 8 2 80

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 4 40

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 2 0 67
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ K RAT K 25 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,820 225,690 19 99 99 111 2543

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 25 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 9 11,75 39 14,53 13,74 11,33

Tarih-1 12 7 4 6,00 50 8,26 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 7 5 5,75 48 4,47 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 4,03 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 17 10 14,50 48 16,76 15,86 13,21

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 14,47 15,61 8,49

Fizik 10 3 4 2,00 20 1,21 1,03 0,83

Kimya 10 4 4 3,00 30 3,50 3,28 1,89

Biyoloji 10 2 7 0,25 3 1,46 2,21 1,26

TYT Fen 30 9 15 5,25 18 6,17 6,51 3,70

Toplam: 120 55 38 45,50 38 51,26 49,19 36,17

TYT Türkçe CeCAeeCBdDEABD aD dd c B  Cd D

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal EBCBbebAb CCEEAdeeAeBEBaBEaB  

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BCCA b EEcDADCDE       AadEE  

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen  BEae ea Ce DEEeB ee AaEdcdeaa

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 9 47

Türkçe 30 14 9 47

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 1 0 100
Fiil (Eylem) 1 0 1 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 17 10 57

Tarih-1 12 7 4 58

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 0 1 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100

Coğrafya-1 12 7 5 58

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 0 2 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 50

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 0 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 15 4 50

Matematik-1 30 15 4 50

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 1 1 33
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 9 15 30

Fizik 10 3 4 30

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 4 40

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 7 20

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 2 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 2 1 67
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 2 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÇEVİK 358 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,753 225,690 17 93 93 103 2326

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 25 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 4 11,00 37 14,53 13,74 11,33

Tarih-1 12 6 2 5,50 46 8,26 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 3 2 2,50 21 4,47 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,03 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 14 5 12,75 43 16,76 15,86 13,21

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 14,47 15,61 8,49

Fizik 10 3 5 1,75 18 1,21 1,03 0,83

Kimya 10 3 3 2,25 23 3,50 3,28 1,89

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 1,46 2,21 1,26

TYT Fen 30 8 11 5,25 18 6,17 6,51 3,70

Toplam: 120 51 22 45,50 38 51,26 49,19 36,17

TYT Türkçe   C aeCBBDE BD     Ce  BE  d D

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal EaCB e A  CCbE      BdB BEDBeC

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BbCA bBEEA ADCDEB       BB EB 

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen   EaDdAaede aEEA  a   ed  Cc C

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 4 40

Türkçe 30 12 4 40

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 14 5 47

Tarih-1 12 6 2 50

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 0 0 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100

Coğrafya-1 12 3 2 25

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 1 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 17 2 57

Matematik-1 30 17 2 57

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 1 1 33
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 8 11 27

Fizik 10 3 5 30

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 3 30

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 3 20

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 1 1 33
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ECRİN 363 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,693 225,690 14 80 80 88 1924

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 25 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 11 13,25 44 14,53 13,74 11,33

Tarih-1 12 10 1 9,75 81 8,26 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 5 6 3,50 29 4,47 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,03 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 20 8 18,00 60 16,76 15,86 13,21

Matematik-1 30 13 10 10,50 35 14,47 15,61 8,49

Fizik 10 3 6 1,50 15 1,21 1,03 0,83

Kimya 10 7 1 6,75 68 3,50 3,28 1,89

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 1,46 2,21 1,26

TYT Fen 30 15 10 12,50 42 6,17 6,51 3,70

Toplam: 120 64 39 54,25 45 51,26 49,19 36,17

TYT Türkçe eaCBBDEAB caD d ADedaEeCdDCCcA

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal CBaDEAAECCB AbDcAedb aEEaBACEB

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik CBbe BECDd aDcBAbdB de C  E Ed

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen daebAaCbB DEEAcDDA  CEBae  CAb

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 11 53

Türkçe 30 16 11 53

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 2 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 1 50
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 1 0 100
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Fiil (Eylem) 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 20 8 67

Tarih-1 12 10 1 83

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 2 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 12 5 6 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 13 10 43

Matematik-1 30 13 10 43

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 0 2 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 15 10 50

Fizik 10 3 6 30

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 7 1 70

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Biyoloji 10 5 3 50

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 1 0 50
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 2 1 67
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 1 1 33
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY ÜSTÜNER 231 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,485 225,690 7 41 41 42 792

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 25 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 5 18,75 63 14,53 13,74 11,33

Tarih-1 12 11 1 10,75 90 8,26 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 6 4 5,00 42 4,47 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,03 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 22 6 20,50 68 16,76 15,86 13,21

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 14,47 15,61 8,49

Fizik 10 2 5 0,75 8 1,21 1,03 0,83

Kimya 10 4 3 3,25 33 3,50 3,28 1,89

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 1,46 2,21 1,26

TYT Fen 30 9 14 5,50 18 6,17 6,51 3,70

Toplam: 120 69 32 61,00 51 51,26 49,19 36,17

TYT Türkçe C CADaCeBDEABDAaD  bAD BEEaC D

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal EBCBbDEAAECCEEAbDaAed B BEaBAC

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BCCA eBEE DdDCDaB cB  CdBdaEBB

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen  eda  eaCC  DEEe cDebAbddceB C

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 5 67

Türkçe 30 20 5 67

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 1 0 100
Fiil (Eylem) 1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 1 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 0 50
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 22 6 73

Tarih-1 12 11 1 92

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 2 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100

Coğrafya-1 12 6 4 50

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 18 7 60

Matematik-1 30 18 7 60

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 1 1 33
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 1 1 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen 30 9 14 30

Fizik 10 2 5 20

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 3 40

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 6 30

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 1 2 33
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 2 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE SÖNMEZ 254 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,418 225,690 2 11 11 11 294

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 25 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 5 18,75 63 14,53 13,74 11,33

Tarih-1 12 12 0 12,00 100 8,26 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 7 4 6,00 50 4,47 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,03 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 24 5 22,75 76 16,76 15,86 13,21

Matematik-1 30 19 0 19,00 63 14,47 15,61 8,49

Fizik 10 5 4 4,00 40 1,21 1,03 0,83

Kimya 10 5 3 4,25 43 3,50 3,28 1,89

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 1,46 2,21 1,26

TYT Fen 30 16 10 13,50 45 6,17 6,51 3,70

Toplam: 120 79 20 74,00 62 51,26 49,19 36,17
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TYT Sosyal CBDDEAAECCBEAdDBAeBcB EdaBACEB

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik CBAC  ECDADCDEBAE B       E EB

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen aDbEAa CaEDEEAcDc d aEBECe CAe

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 5 67

Türkçe 30 20 5 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 0 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 2 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Fiil (Eylem) 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 24 5 80

Tarih-1 12 12 0 100

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 2 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 7 4 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 2 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 19 0 63

Matematik-1 30 19 0 63

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 16 10 53

Fizik 10 5 4 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 3 50

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Biyoloji 10 6 3 60

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 3 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA COŞKUN 237 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,703 225,690 25 134 134 238 5164

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 25 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 11 6,25 21 14,53 13,74 11,33

Tarih-1 12 6 5 4,75 40 8,26 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 2 3 1,25 10 4,47 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 4,03 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 12 10 9,50 32 16,76 15,86 13,21

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 14,47 15,61 8,49

Fizik 10 2 6 0,50 5 1,21 1,03 0,83

Kimya 10 4 4 3,00 30 3,50 3,28 1,89

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 1,46 2,21 1,26

TYT Fen 30 6 10 3,50 12 6,17 6,51 3,70

Toplam: 120 36 33 27,75 23 51,26 49,19 36,17

TYT Türkçe bcddDBCBcDEb a    dC  b  aC dD

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal EBdBbeEA bCea A ce  B   BEaBcC

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BeCA C  E  dD  EB        B    

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen  cdaeEe Caa DEEecbD           

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 11 30

Türkçe 30 9 11 30

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 1 0
Fiil (Eylem) 1 0 1 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
İsim (Ad) 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 12 10 40

Tarih-1 12 6 5 50

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 0 1 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0

Coğrafya-1 12 2 3 17

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 0 2 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 1 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 9 2 30

Matematik-1 30 9 2 30

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 6 10 20

Fizik 10 2 6 20

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 4 40

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN KAPLAN 245 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,440 225,690 11 60 60 62 1300

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 25 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 7 16,25 54 14,53 13,74 11,33

Tarih-1 12 11 0 11,00 92 8,26 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 6 4 5,00 42 4,47 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 4,03 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 23 4 22,00 73 16,76 15,86 13,21

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 14,47 15,61 8,49

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 1,21 1,03 0,83

Kimya 10 3 4 2,00 20 3,50 3,28 1,89

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 1,46 2,21 1,26

TYT Fen 30 7 17 2,75 9 6,17 6,51 3,70

Toplam: 120 64 32 56,00 47 51,26 49,19 36,17

TYT Türkçe   eADBCBBDEcBDAa  BecDAdEEC dD

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal EBCBDDEAA CCEEA cBddBbB BEDBAC

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BCCA CBEb DADCDE  deD   B  E c

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen cabDebeaee  DdEAc eeec Ed CB d

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 7 60

Türkçe 30 18 7 60

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 1 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 2 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 23 4 77

Tarih-1 12 11 0 92

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 0 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100

Coğrafya-1 12 6 4 50

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 16 4 53

Matematik-1 30 16 4 53

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen 30 7 17 23

Fizik 10 1 9 10

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 4 30

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 4 30

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 2 1 67
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CANSET GÜLLÜ 304 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,668 225,690 3 20 20 20 546

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 25 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 8 19,00 63 14,53 13,74 11,33

Tarih-1 12 10 1 9,75 81 8,26 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 7 3 6,25 52 4,47 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,03 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 22 5 20,75 69 16,76 15,86 13,21

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 14,47 15,61 8,49

Fizik 10 5 4 4,00 40 1,21 1,03 0,83

Kimya 10 3 3 2,25 23 3,50 3,28 1,89

Biyoloji 10 0 3 -0,75 -8 1,46 2,21 1,26

TYT Fen 30 8 10 5,50 18 6,17 6,51 3,70

Toplam: 120 70 24 64,00 53 51,26 49,19 36,17

TYT Türkçe bDCAbBCBBDcABDA DdBeADedEECbCD

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal cBCBDDEAA CCdaAEDaAAB B BEDBcC

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BCCA  BEE DADC EBEA c C  BEE  

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen  adDDcACdC dDEE c e    dc   b 

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 8 70

Türkçe 30 21 8 70

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 1 0
Fiil (Eylem) 1 1 0 100
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 0 1 0
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 1 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 1 50
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 22 5 73

Tarih-1 12 10 1 83

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 0 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100

Coğrafya-1 12 7 3 58

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 1 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 19 1 63

Matematik-1 30 19 1 63

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 1 0 33
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 8 10 27

Fizik 10 5 4 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 3 30

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 3 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR DAĞ 252 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,875 225,690 1 9 9 9 251

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 25 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 14,53 13,74 11,33

Tarih-1 12 10 2 9,50 79 8,26 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 10 2 9,50 79 4,47 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 4,03 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 26 4 25,00 83 16,76 15,86 13,21

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 14,47 15,61 8,49

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 1,21 1,03 0,83

Kimya 10 4 4 3,00 30 3,50 3,28 1,89

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 1,46 2,21 1,26

TYT Fen 30 6 14 2,50 8 6,17 6,51 3,70

Toplam: 120 78 26 71,50 60 51,26 49,19 36,17

TYT Türkçe DBCBBbEABDAaDdBCADABEECeCDbCDA

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal CBbeEAAECCBEAEDBAABdBbEEDBACEB

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik CBAC BECDADCDEBA aBcAB C  a EB

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen daede abB DcEda Dc D c  ea C  

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 5 83

Türkçe 30 25 5 83

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 2 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 2 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 1 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Fiil (Eylem) 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 26 4 87

Tarih-1 12 10 2 83

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 2 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 10 2 83

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 2 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 21 3 70

Matematik-1 30 21 3 70

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 6 14 20

Fizik 10 1 7 10

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 4 40

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Biyoloji 10 1 3 10

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 2 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EFE BALIKCI 232 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,998 225,690 16 92 92 102 2275

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 25 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 8 13,00 43 14,53 13,74 11,33

Tarih-1 12 10 2 9,50 79 8,26 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 4 7 2,25 19 4,47 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,03 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 19 10 16,50 55 16,76 15,86 13,21

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 14,47 15,61 8,49

Fizik 10 2 6 0,50 5 1,21 1,03 0,83

Kimya 10 2 6 0,50 5 3,50 3,28 1,89

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 1,46 2,21 1,26

TYT Fen 30 7 14 3,50 12 6,17 6,51 3,70

Toplam: 120 56 35 47,25 39 51,26 49,19 36,17

TYT Türkçe Da BB EABcAa b bcDA EECCdD d A

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal CBDaEAAaCCBEedceAdBbBcE aBACEB

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik CBAC B CDdD DE  EBB  e C  c  B

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen d edeC CcdeEbeBbe  e aB dBD   

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 8 50

Türkçe 30 15 8 50

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 0 0 0
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 2 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 2 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 1 0
Fiil (Eylem) 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 19 10 63

Tarih-1 12 10 2 83

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 1 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 4 7 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 0 2 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 15 3 50

Matematik-1 30 15 3 50

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 7 14 23

Fizik 10 2 6 20

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 6 20

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Biyoloji 10 3 2 30

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 1 0 50
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 2 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 2 0 67
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DMRDLN 243 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,710 225,690 13 73 73 78 1760

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 25 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 8 16,00 53 14,53 13,74 11,33

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 14,47 15,61 8,49

Fizik 10 5 4 4,00 40 1,21 1,03 0,83

Kimya 10 3 5 1,75 18 3,50 3,28 1,89

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 1,46 2,21 1,26

TYT Fen 30 8 9 5,75 19 6,17 6,51 3,70

Toplam: 120 47 20 42,00 35 51,26 49,19 36,17

TYT Türkçe CaCAaaCBdeEABDA D  bAD dEECbCD

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Matematik BCCA CBEEADADaDEBE e  dABB EB 

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen  BEaDEeaaC  DEEecbcd          

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 8 60

Türkçe 30 18 8 60

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 1 0 100
Fiil (Eylem) 1 0 1 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 0 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 0 50
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 21 3 70

Matematik-1 30 21 3 70

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 8 9 27

Fizik 10 5 4 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 5 30

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İKLİMA NİZAMOĞLU 246 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,600 225,690 12 71 71 75 1681

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 25 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 12 14,00 47 14,53 13,74 11,33

Tarih-1 12 10 2 9,50 79 8,26 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 6 4 5,00 42 4,47 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,03 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 21 7 19,25 64 16,76 15,86 13,21

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 14,47 15,61 8,49

Fizik 10 2 7 0,25 3 1,21 1,03 0,83

Kimya 10 4 1 3,75 38 3,50 3,28 1,89

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 1,46 2,21 1,26

TYT Fen 30 8 12 5,00 17 6,17 6,51 3,70

Toplam: 120 61 33 52,75 44 51,26 49,19 36,17

TYT Türkçe DBCBBDaABbeBD dCbbcBEcCeCDdacA

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal CBDedAAECCBEAEeeAABcB  daBACEB

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik CBA  BECDADbeEBAE B          B

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen daecAaebB D EAd  A   ac eBDa  

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 12 57

Türkçe 30 17 12 57

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 0 1 0
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 1 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 2 0
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 1 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 1 0
Fiil (Eylem) 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 21 7 70

Tarih-1 12 10 2 83

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 2 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 6 4 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 0 2 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 15 2 50

Matematik-1 30 15 2 50

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 1 0 33
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 1 67
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 8 12 27

Fizik 10 2 7 20

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 1 40

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Biyoloji 10 2 4 20

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 1 0 50
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 2 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 1 1 33
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KENAN YILDIRIM 256 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,660 225,690 23 128 128 190 4309

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 25 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 9 7,75 26 14,53 13,74 11,33

Tarih-1 12 9 2 8,50 71 8,26 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 5 4 4,00 33 4,47 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 4,03 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 18 8 16,00 53 16,76 15,86 13,21

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 14,47 15,61 8,49

Fizik 10 2 5 0,75 8 1,21 1,03 0,83

Kimya 10 3 1 2,75 28 3,50 3,28 1,89

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 1,46 2,21 1,26

TYT Fen 30 7 8 5,00 17 6,17 6,51 3,70

Toplam: 120 44 28 37,00 31 51,26 49,19 36,17

TYT Türkçe eeCB Dc BD  D dd   dEc edD C A

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal CBDD AbECeBEbEce  Bc EEEaBeCEB

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik aBA  BEC  DaD   d           EB

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen EaDbc  bc D EA  a    aB  B e  

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 9 33

Türkçe 30 10 9 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 0 1 0
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Fiil (Eylem) 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 18 8 60

Tarih-1 12 9 2 75

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 1 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 5 4 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 0 2 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 1 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 9 3 30

Matematik-1 30 9 3 30

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 1 0 33
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 7 8 23

Fizik 10 2 5 20

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 1 30

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Biyoloji 10 2 2 20

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 2 0 67
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KUTAY ÇA M 234 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,725 225,690 18 97 97 108 2470

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 25 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 8 11,00 37 14,53 13,74 11,33

Tarih-1 12 8 3 7,25 60 8,26 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 7 3 6,25 52 4,47 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,03 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 20 7 18,25 61 16,76 15,86 13,21

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 14,47 15,61 8,49

Fizik 10 2 7 0,25 3 1,21 1,03 0,83

Kimya 10 4 2 3,50 35 3,50 3,28 1,89

Biyoloji 10 1 4 0,00 0 1,46 2,21 1,26

TYT Fen 30 7 13 3,75 13 6,17 6,51 3,70

Toplam: 120 55 31 47,25 39 51,26 49,19 36,17

TYT Türkçe aD A BCBBe AB A D ddAb dEdC d 

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal EBCBDe AAaCeEEAdDe A dBEcEDBAC

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BCCA C Ed cADCD B c    ABB E  

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen  BaaebAabb  DEcAB a     caeB e

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 8 43

Türkçe 30 13 8 43

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 1 0
Fiil (Eylem) 1 1 0 100
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 0 0 0
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 0 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 20 7 67

Tarih-1 12 8 3 67

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 1 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0

Coğrafya-1 12 7 3 58

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 15 3 50

Matematik-1 30 15 3 50

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 7 13 23

Fizik 10 2 7 20

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 2 40

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 4 10

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 1 1 33
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK BAYSAL 247 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,075 225,690 9 55 55 56 1087

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 25 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 8 14,00 47 14,53 13,74 11,33

Tarih-1 12 7 5 5,75 48 8,26 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 5 5 3,75 31 4,47 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 4,03 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 18 10 15,50 52 16,76 15,86 13,21

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 14,47 15,61 8,49

Fizik 10 3 7 1,25 13 1,21 1,03 0,83

Kimya 10 7 3 6,25 63 3,50 3,28 1,89

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 1,46 2,21 1,26

TYT Fen 30 10 10 7,50 25 6,17 6,51 3,70

Toplam: 120 64 32 56,00 47 51,26 49,19 36,17

TYT Türkçe CeeAaBCB DEA DA D Bbe  dEECedD

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal cBCBbeEAAcCea AcDaAeBaB BEDBAC

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BCCAbCBEEADADbDEBE e    BBcE B

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen cBEaeceCebDdDdEABDDd          

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 8 53

Türkçe 30 16 8 53

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 1 0 100
Fiil (Eylem) 1 0 1 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 0 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 18 10 60

Tarih-1 12 7 5 58

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 1 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0

Coğrafya-1 12 5 5 42

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 20 4 67

Matematik-1 30 20 4 67

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 1 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen 30 10 10 33

Fizik 10 3 7 30

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 7 3 70

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM *ŞL * Y 235 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,990 225,690 8 42 42 43 805

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 25 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 7 19,25 64 14,53 13,74 11,33

Tarih-1 12 11 0 11,00 92 8,26 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 7 4 6,00 50 4,47 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,03 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 23 5 21,75 73 16,76 15,86 13,21

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 14,47 15,61 8,49

Fizik 10 2 7 0,25 3 1,21 1,03 0,83

Kimya 10 7 2 6,50 65 3,50 3,28 1,89

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 1,46 2,21 1,26

TYT Fen 30 14 12 11,00 37 6,17 6,51 3,70

Toplam: 120 72 31 64,25 54 51,26 49,19 36,17

TYT Türkçe DBCBBeEABDA D BdcDeBEECeCDaaDA

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal CBDDEAA CCBEAdDaAABdaE EDBeCEB

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik deACCBEC ADeDEaeE B  e   Eb E 

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen EaedAaada DEEAc DeCD E bCBeCAd

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 7 70

Türkçe 30 21 7 70

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 0 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 1 50
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 1 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 1 0
Fiil (Eylem) 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 23 5 77

Tarih-1 12 11 0 92

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 0 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 7 4 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 1 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 14 7 47

Matematik-1 30 14 7 47

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 3 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 2 33
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 14 12 47

Fizik 10 2 7 20

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 7 2 70

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Biyoloji 10 5 3 50

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 3 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 1 1 33
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA DUMAN 239 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,145 225,690 4 23 23 23 595

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 25 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 3 15,25 51 14,53 13,74 11,33

Tarih-1 12 6 3 5,25 44 8,26 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 6 4 5,00 42 4,47 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1,25 21 4,03 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 14 10 11,50 38 16,76 15,86 13,21

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 14,47 15,61 8,49

Fizik 10 4 5 2,75 28 1,21 1,03 0,83

Kimya 10 5 4 4,00 40 3,50 3,28 1,89

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 1,46 2,21 1,26

TYT Fen 30 13 12 10,00 33 6,17 6,51 3,70

Toplam: 120 67 28 60,00 50 51,26 49,19 36,17

TYT Türkçe     aBCBBDE B A D   ADeBEEC dD

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal EBCebe AA C EEAdDe  BdBbda BeC

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BbCACCBEEADADCDEB  eD CABBaEBB

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen EBdae eCeCedDEEAc Dd   EaDeBEe

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 3 53

Türkçe 30 16 3 53

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 0 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 1 50
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 14 10 47

Tarih-1 12 6 3 50

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 0 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0

Coğrafya-1 12 6 4 50

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 33

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 0 2 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 1 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 24 3 80

Matematik-1 30 24 3 80

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 3 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen 30 13 12 43

Fizik 10 4 5 40

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 4 50

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 3 40

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 1 1 33
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 1 1 33
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 1 0 50
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ÖZKAN 278 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,598 225,690 20 112 112 145 3336

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 25 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 14,53 13,74 11,33

Tarih-1 12 7 3 6,25 52 8,26 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 5 4 4,00 33 4,47 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 4,03 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 18 7 16,25 54 16,76 15,86 13,21

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 14,47 15,61 8,49

Fizik 10 2 6 0,50 5 1,21 1,03 0,83

Kimya 10 3 4 2,00 20 3,50 3,28 1,89

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 1,46 2,21 1,26

TYT Fen 30 8 13 4,75 16 6,17 6,51 3,70

Toplam: 120 52 38 42,50 35 51,26 49,19 36,17

TYT Türkçe  bCAbaCBBDEABDAaD Bbc bdE CdeD

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal cBCBb EAb CCEbeED A Bd aBEDBAC

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik ebbA    dADdDCD B       BdcEBc

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen  BdaDde edb DdEAc a   aEa Ce C

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 10 53

Türkçe 30 16 10 53

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 0 1 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 1 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 18 7 60

Tarih-1 12 7 3 58

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 0 1 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100

Coğrafya-1 12 5 4 42

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 0 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 10 8 33

Matematik-1 30 10 8 33

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 1 0 33
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen 30 8 13 27

Fizik 10 2 6 20

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 4 30

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 3 30

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 2 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 2 0 67
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN YİKAR 0 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,188 225,690 15 91 91 101 2266

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 25 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 11 13,25 44 14,53 13,74 11,33

Tarih-1 12 5 5 3,75 31 8,26 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 2 3 1,25 10 4,47 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 0,25 4 4,03 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 8 11 5,25 18 16,76 15,86 13,21

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 14,47 15,61 8,49

Fizik 10 4 4 3,00 30 1,21 1,03 0,83

Kimya 10 6 3 5,25 53 3,50 3,28 1,89

Biyoloji 10 3 1 2,75 28 1,46 2,21 1,26

TYT Fen 30 13 8 11,00 37 6,17 6,51 3,70

Toplam: 120 53 34 44,50 37 51,26 49,19 36,17

TYT Türkçe cBdBBDcABDA D B ADedEECbdabdcA

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal CBcecA  CCeb      BcBba cBc  d

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik CBACd ECeADCe B E BD e C  E E 

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen Eee ACddB DEEdcDcAC CcBE      

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 11 53

Türkçe 30 16 11 53

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 0 1 0
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 0 1 0
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 0 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 1 50
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 0 1 0
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 1 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 1 0
Fiil (Eylem) 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 8 11 27

Tarih-1 12 5 5 42

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 0 0 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 2 3 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 17

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 1 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 0 1 0

TYT Matematik 30 16 4 53

Matematik-1 30 16 4 53

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 1 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 13 8 43

Fizik 10 4 4 40

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 6 3 60

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Biyoloji 10 3 1 30

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 1 0 50
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 1 0 33
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR TANIYICI 1847 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,210 225,690 22 117 117 152 3588

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 25 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 7 12,25 41 14,53 13,74 11,33

Tarih-1 12 10 2 9,50 79 8,26 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 5 2 4,50 38 4,47 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 4,03 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 16 4 15,00 50 16,76 15,86 13,21

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 14,47 15,61 8,49

Fizik 10 2 2 1,50 15 1,21 1,03 0,83

Kimya 10 1 1 0,75 8 3,50 3,28 1,89

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 1,46 2,21 1,26

TYT Fen 30 3 4 2,00 7 6,17 6,51 3,70

Toplam: 120 43 16 39,00 33 51,26 49,19 36,17

TYT Türkçe   dAaBCBBDEABcAaD  C   eE C ae

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal EBCBDDEAAdCeE Ad e ABE     B  

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik B C  C Ea D DCDE           E  

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen  BEa     d  a E         e     

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 7 47

Türkçe 30 14 7 47

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 1 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 16 4 53

Tarih-1 12 10 2 83

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 1 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0

Coğrafya-1 12 5 2 42

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 17

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 0 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 10 1 33

Matematik-1 30 10 1 33

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 1 0 33
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 3 4 10

Fizik 10 2 2 20

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 1 10

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SAİD GİRGEÇ 0 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,163 225,690 5 32 32 32 703

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 25 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 9 18,75 63 14,53 13,74 11,33

Tarih-1 12 9 3 8,25 69 8,26 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 8 4 7,00 58 4,47 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 4,03 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 21 9 18,75 63 16,76 15,86 13,21

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 14,47 15,61 8,49

Fizik 10 4 6 2,50 25 1,21 1,03 0,83

Kimya 10 5 2 4,50 45 3,50 3,28 1,89

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 1,46 2,21 1,26

TYT Fen 30 14 13 10,75 36 6,17 6,51 3,70

Toplam: 120 73 38 63,50 53 51,26 49,19 36,17

TYT Türkçe eDbADBCBdDEABDAaDaBdcDeBEECeCD

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal EBCBDDcAAdCeEEedDBAABdBbBEaBeC

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BeCACdBEEcDADCDEBdeBc   Bd E  

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen dBEaedAaaCc DE Ac DAdAaEdcCBaC

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 9 70

Türkçe 30 21 9 70

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 1 0
Fiil (Eylem) 1 1 0 100
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 2 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 1 50
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 21 9 70

Tarih-1 12 9 3 75

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 1 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0

Coğrafya-1 12 8 4 67

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 2 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 1 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 17 7 57

Matematik-1 30 17 7 57

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 1 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 1 67
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 14 13 47

Fizik 10 4 6 40

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 2 50

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 5 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 3 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 2 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SERAP BAŞAR 370 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,928 225,690 24 132 132 218 4879

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 25 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 14 11,50 38 14,53 13,74 11,33

Tarih-1 12 9 3 8,25 69 8,26 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 5 7 3,25 27 4,47 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,03 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 19 11 16,25 54 16,76 15,86 13,21

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 14,47 15,61 8,49

Fizik 10 2 6 0,50 5 1,21 1,03 0,83

Kimya 10 4 3 3,25 33 3,50 3,28 1,89

Biyoloji 10 1 6 -0,50 -5 1,46 2,21 1,26

TYT Fen 30 7 15 3,25 11 6,17 6,51 3,70

Toplam: 120 45 46 33,50 28 51,26 49,19 36,17

TYT Türkçe DaCBBDEABDAaDedbcDAdEadadDbe b

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal CBDDcAbbCCBEAdDeAbBEcabdaBACEB

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik ae bb  CDe Ce B               

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen ca deCCbe eEcABbD   aac Cecd  

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 14 50

Türkçe 30 15 14 50

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 2 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 2 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 1 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 1 0
Fiil (Eylem) 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 19 11 63

Tarih-1 12 9 3 75

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 0 2 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 5 7 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 4 6 13

Matematik-1 30 4 6 13

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 0 2 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 7 15 23

Fizik 10 2 6 20

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 3 40

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Biyoloji 10 1 6 10

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 2 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 1 1 33
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 2 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AKTAŞ 238 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,028 225,690 10 59 59 60 1249

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 25 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 3 17,25 58 14,53 13,74 11,33

Tarih-1 12 9 3 8,25 69 8,26 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 4 3 3,25 27 4,47 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 4,03 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 17 7 15,25 51 16,76 15,86 13,21

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 14,47 15,61 8,49

Fizik 10 1 8 -1,00 -10 1,21 1,03 0,83

Kimya 10 5 3 4,25 43 3,50 3,28 1,89

Biyoloji 10 1 7 -0,75 -8 1,46 2,21 1,26

TYT Fen 30 7 18 2,50 8 6,17 6,51 3,70

Toplam: 120 61 34 52,50 44 51,26 49,19 36,17

TYT Türkçe D CBBD ABD  D BCc  dEEC CDe DA

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal CBDecAAECCBc  c AAB Bc dDdACE 

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik CBAC B CDADCDdB EBB de CcEaBEc

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen aabbAaeac DEEABcae  eaccbe C c

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 3 60

Türkçe 30 18 3 60

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 0 0 0
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 1 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 17 7 57

Tarih-1 12 9 3 75

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 2 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 4 3 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 1 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 1 0 50

TYT Matematik 30 19 6 63

Matematik-1 30 19 6 63

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 1 1 50
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 7 18 23

Fizik 10 1 8 10

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 5 3 50

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Biyoloji 10 1 7 10

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 2 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 3 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE AKEL 359 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,885 225,690 9 34 34 34 726

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 22 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 15 11,25 38 14,61 13,74 11,33

Tarih-1 12 8 4 7,00 58 7,68 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 6 4 5,00 42 5,68 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 4,17 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 20 8 18,00 60 17,53 15,86 13,21

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 18,67 15,61 8,49

Fizik 10 3 7 1,25 13 1,95 1,03 0,83

Kimya 10 5 2 4,50 45 3,75 3,28 1,89

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,60 2,21 1,26

TYT Fen 30 13 14 9,50 32 9,31 6,51 3,70

Toplam: 120 72 42 61,50 51 60,12 49,19 36,17

TYT Türkçe DdCBceEcBDAaDaBbceddEECeCDbeDb

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal CBDDEAcdCbBcAdcaAAB Bd EDBACEB

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik CBACCBECDADCDEB EBBcAeACAaaBEc

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen daeceCCacEDEEAcDa   baBECcaCAc

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 15 50

Türkçe 30 15 15 50

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 2 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 2 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 1 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 1 0
Fiil (Eylem) 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 20 8 67

Tarih-1 12 8 4 67

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 0 2 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 6 4 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 0 2 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 24 5 80

Matematik-1 30 24 5 80

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 3 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 2 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 13 14 43

Fizik 10 3 7 30

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 2 50

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Biyoloji 10 5 5 50

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 2 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 2 1 67
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA YAVAŞ 271 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,220 225,690 3 4 4 4 116

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 22 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 14,61 13,74 11,33

Tarih-1 12 4 3 3,25 27 7,68 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 8 0 8,00 67 5,68 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,17 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 17 4 16,00 53 17,53 15,86 13,21

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 18,67 15,61 8,49

Fizik 10 8 2 7,50 75 1,95 1,03 0,83

Kimya 10 7 2 6,50 65 3,75 3,28 1,89

Biyoloji 10 6 0 6,00 60 3,60 2,21 1,26

TYT Fen 30 21 4 20,00 67 9,31 6,51 3,70

Toplam: 120 85 20 80,00 67 60,12 49,19 36,17

TYT Türkçe dabAaBCBBDaABDABDCBbeDABaECCCD

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal  a  D aeAEC E A D AABEB BEDBeC

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik aCCACCBEEADADCDEBEeBc CABBcEBB

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen EBaDeEACCCDbDEEABbD A  E DC EC

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 8 73

Türkçe 30 22 8 73

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 1 0
Fiil (Eylem) 1 0 1 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 0 1 0
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 3 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 2 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 17 4 57

Tarih-1 12 4 3 33

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 2 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0

Coğrafya-1 12 8 0 67

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 0 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 1 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 25 4 83

Matematik-1 30 25 4 83

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 3 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 1 1 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen 30 21 4 70

Fizik 10 8 2 80

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 7 2 70

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 0 60

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 1 0 33
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 2 0 67
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 1 0 50
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA EVCİMEN 272 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,795 225,690 12 43 43 44 808

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 22 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 3 10,25 34 14,61 13,74 11,33

Tarih-1 12 8 2 7,50 63 7,68 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 6 3 5,25 44 5,68 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 4,17 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 19 5 17,75 59 17,53 15,86 13,21

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 18,67 15,61 8,49

Fizik 10 5 5 3,75 38 1,95 1,03 0,83

Kimya 10 5 3 4,25 43 3,75 3,28 1,89

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 3,60 2,21 1,26

TYT Fen 30 17 10 14,50 48 9,31 6,51 3,70

Toplam: 120 68 21 62,75 52 60,12 49,19 36,17

TYT Türkçe    A BCBB E  D     d D dE Ce D

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal aBCB aEAA CCd AdDaAAB B BE BAC

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BCCA C EE  ADaDEBEABcACdBB E B

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen EcdDDbAdCaeeDEdA  DAcACdB CBEC

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 3 37

Türkçe 30 11 3 37

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0
İsim (Ad) 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 0 50
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 19 5 63

Tarih-1 12 8 2 67

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 0 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100

Coğrafya-1 12 6 3 50

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 83

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 21 3 70

Matematik-1 30 21 3 70

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen 30 17 10 57

Fizik 10 5 5 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 3 50

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 2 70

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 2 1 67
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 1 0 50
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CEMAL BOLUN 275 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,530 225,690 17 84 84 94 2124

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 22 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 7 14,25 48 14,61 13,74 11,33

Tarih-1 12 3 5 1,75 15 7,68 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 8 3 7,25 60 5,68 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 4,17 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 14 11 11,25 38 17,53 15,86 13,21

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 18,67 15,61 8,49

Fizik 10 4 4 3,00 30 1,95 1,03 0,83

Kimya 10 3 4 2,00 20 3,75 3,28 1,89

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 3,60 2,21 1,26

TYT Fen 30 7 9 4,75 16 9,31 6,51 3,70

Toplam: 120 54 33 45,75 38 60,12 49,19 36,17

TYT Türkçe baCADBCB DEAB e D ddA  dE CaCD

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal dd Ba Eb  CeEEAacBAABdB cEeBcC

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BbCACdB  ADADCDEBc eD   BccE B

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen EBda  AaCb  DEEdc ac    a     

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 7 53

Türkçe 30 16 7 53

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 1 0
Fiil (Eylem) 1 0 1 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 14 11 47

Tarih-1 12 3 5 25

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 0 0 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0

Coğrafya-1 12 8 3 67

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 1 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 17 6 57

Matematik-1 30 17 6 57

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 1 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen 30 7 9 23

Fizik 10 4 4 40

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 4 30

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ATAYTÜR 285 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,873 225,690 18 104 104 124 2783

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 22 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 7 8,25 28 14,61 13,74 11,33

Tarih-1 12 8 2 7,50 63 7,68 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 6 5 4,75 40 5,68 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 4,17 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 20 7 18,25 61 17,53 15,86 13,21

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 18,67 15,61 8,49

Fizik 10 0 9 -2,25 -23 1,95 1,03 0,83

Kimya 10 3 3 2,25 23 3,75 3,28 1,89

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 3,60 2,21 1,26

TYT Fen 30 5 16 1,00 3 9,31 6,51 3,70

Toplam: 120 53 36 44,00 37 60,12 49,19 36,17

TYT Türkçe eaCBe EdBDA D ddA   bEC       

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal CB e AAECeBEAdDa ABbaEEdDBACEB

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik bBACCB CDADaeEBAEBBDAe Cb b   

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen deed aeadcD EAe be  baaE B e  

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 7 33

Türkçe 30 10 7 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 0 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Biyografi türünü tanır. 1 0 0 0
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 20 7 67

Tarih-1 12 8 2 67

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 2 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 6 5 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 18 6 60

Matematik-1 30 18 6 60

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 3 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 1 67
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 1 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 5 16 17

Fizik 10 0 9 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 3 30

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Biyoloji 10 2 4 20

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 1 1 33
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÜLTEKİN 260 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,908 225,690 20 107 107 135 2995

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 22 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 3 10,25 34 14,61 13,74 11,33

Tarih-1 12 8 3 7,25 60 7,68 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 5 6 3,50 29 5,68 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 4,17 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 14 10 11,50 38 17,53 15,86 13,21

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 18,67 15,61 8,49

Fizik 10 0 0 0,00 0 1,95 1,03 0,83

Kimya 10 3 4 2,00 20 3,75 3,28 1,89

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 3,60 2,21 1,26

TYT Fen 30 5 8 3,00 10 9,31 6,51 3,70

Toplam: 120 46 23 40,25 34 60,12 49,19 36,17
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TYT Sosyal CBb aAAECeBEcEcaAcBdB cEaB    

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik CBAC  ECDADa EB E B    C  c EB

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen           DEEd bed   acECc e  

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 3 37

Türkçe 30 11 3 37

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 0 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 0 50
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Biyografi türünü tanır. 1 0 0 0
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 14 10 47

Tarih-1 12 8 3 67

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 2 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 5 6 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 0 2 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 17

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 0 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 0 0 0

TYT Matematik 30 16 2 53

Matematik-1 30 16 2 53

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 5 8 17

Fizik 10 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 4 30

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Biyoloji 10 2 4 20

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 1 1 33
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 2 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ENES OĞUZHAN 361 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,220 225,690 13 52 52 53 1011

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 22 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 2 8,50 28 14,61 13,74 11,33

Tarih-1 12 9 3 8,25 69 7,68 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 11 0 11,00 92 5,68 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 4,17 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 24 4 23,00 77 17,53 15,86 13,21

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 18,67 15,61 8,49

Fizik 10 5 5 3,75 38 1,95 1,03 0,83

Kimya 10 4 2 3,50 35 3,75 3,28 1,89

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 3,60 2,21 1,26

TYT Fen 30 15 8 13,00 43 9,31 6,51 3,70

Toplam: 120 67 16 63,00 53 60,12 49,19 36,17

TYT Türkçe       CB DdA D     b D  E C  D

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal aBCBDDaAeECCEEAED AABEBEBEaB C

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BCCA C EEADADaDEB  e   ABB E B

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen EBdaeEeCCd  DEEAd b AAaEB C  C

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 2 30

Türkçe 30 9 2 30

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 0 1 0
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 0 50
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 24 4 80

Tarih-1 12 9 3 75

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 1 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100

Coğrafya-1 12 11 0 92

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 0 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 0 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 19 2 63

Matematik-1 30 19 2 63

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen 30 15 8 50

Fizik 10 5 5 50

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 2 40

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 1 60

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 2 0 67
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 3 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
F SENA GENÇ 0 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,350 225,690 15 62 62 65 1363

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 22 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 8 16,00 53 14,61 13,74 11,33

Tarih-1 12 7 4 6,00 50 7,68 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 7 3 6,25 52 5,68 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 4,17 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 20 7 18,25 61 17,53 15,86 13,21

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 18,67 15,61 8,49

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 1,95 1,03 0,83

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 3,75 3,28 1,89

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 3,60 2,21 1,26

TYT Fen 30 1 7 -0,75 -3 9,31 6,51 3,70

Toplam: 120 58 25 51,75 43 60,12 49,19 36,17

TYT Türkçe ae ADBCBeDEABDeaD dCb  BEECdCD

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal cBCBbecAAEC EEAEDcd BdB BEDBAC

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BCCA CBEE DADCDEBEb    cBBcE  

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen      dc e    dc           eB e

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 8 60

Türkçe 30 18 8 60

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 1 0
Fiil (Eylem) 1 0 1 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 2 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 20 7 67

Tarih-1 12 7 4 58

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 2 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0

Coğrafya-1 12 7 3 58

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 19 3 63

Matematik-1 30 19 3 63

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 1 7 3

Fizik 10 0 3 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 2 10

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 1 0 33
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL EMİN GÖÇEROĞLU 286 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,668 225,690 21 121 121 168 3847

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 22 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 16 10,00 33 14,61 13,74 11,33

Tarih-1 12 7 4 6,00 50 7,68 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 3 9 0,75 6 5,68 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 4,17 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 14 15 10,25 34 17,53 15,86 13,21

Matematik-1 30 14 8 12,00 40 18,67 15,61 8,49

Fizik 10 2 8 0,00 0 1,95 1,03 0,83

Kimya 10 4 2 3,50 35 3,75 3,28 1,89

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 3,60 2,21 1,26

TYT Fen 30 6 11 3,25 11 9,31 6,51 3,70

Toplam: 120 48 50 35,50 30 60,12 49,19 36,17

TYT Türkçe daCAaaeBBDEABDeecaddcceBEdCeCD

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal bBCBcD AAcCeEdAcceddBaacBEaBbC

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BdCA CBEEecADCDc  A a   BdcE a

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen acdaDdeaCe  DEEAa  e         e

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 16 47

Türkçe 30 14 16 47

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 1 0
Fiil (Eylem) 1 0 1 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 0 1 0
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 3 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 2 0
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 14 15 47

Tarih-1 12 7 4 58

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 1 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0

Coğrafya-1 12 3 9 25

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 0 2 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 1 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 14 8 47

Matematik-1 30 14 8 47

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen 30 6 11 20

Fizik 10 2 8 20

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 2 40

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İLYAS KAAN ÇEÇEN 218 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,135 225,690 8 17 17 17 480

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 22 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 10 15,50 52 14,61 13,74 11,33

Tarih-1 12 11 1 10,75 90 7,68 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 7 5 5,75 48 5,68 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 4,17 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 23 6 21,50 72 17,53 15,86 13,21

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 18,67 15,61 8,49

Fizik 10 3 5 1,75 18 1,95 1,03 0,83

Kimya 10 4 3 3,25 33 3,75 3,28 1,89

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 3,60 2,21 1,26

TYT Fen 30 11 14 7,50 25 9,31 6,51 3,70

Toplam: 120 74 32 66,00 55 60,12 49,19 36,17

TYT Türkçe DBCBBeEABDAac cdbDddEEedCD CDA

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal CBDDEAAcCCBEAdcBAeBcBcEE BACEB

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik CBAC BECDADCDEBAE BcAB C  a EB

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen aDe eaaCB DEEec D  eaaBdCBcdAe

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 10 60

Türkçe 30 18 10 60

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 1 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 1 50
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Fiil (Eylem) 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 23 6 77

Tarih-1 12 11 1 92

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 1 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 7 5 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 83

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 22 2 73

Matematik-1 30 22 2 73

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 11 14 37

Fizik 10 3 5 30

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 3 40

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Biyoloji 10 4 6 40

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 2 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 2 1 67
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
LEO MESSY TAHA 281 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,678 225,690 7 15 15 15 429

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 22 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 8 14,00 47 14,61 13,74 11,33

Tarih-1 12 10 2 9,50 79 7,68 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 8 4 7,00 58 5,68 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,17 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 23 7 21,25 71 17,53 15,86 13,21

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 18,67 15,61 8,49

Fizik 10 2 8 0,00 0 1,95 1,03 0,83

Kimya 10 6 4 5,00 50 3,75 3,28 1,89

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,60 2,21 1,26

TYT Fen 30 13 17 8,75 29 9,31 6,51 3,70

Toplam: 120 76 34 67,50 56 60,12 49,19 36,17

TYT Türkçe   CADBCBBbEABDA edcCee Ba C dD

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal EBCBDDcAAECeEEedcBAABEBcBEaBAC

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BCCA CBEEADADaDEBdABD CABB E B

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen EadaecAadeDeDdEABDaeccCEBcCBbb

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 8 53

Türkçe 30 16 8 53

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 1 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 23 7 77

Tarih-1 12 10 2 83

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 2 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0

Coğrafya-1 12 8 4 67

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 24 2 80

Matematik-1 30 24 2 80

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen 30 13 17 43

Fizik 10 2 8 20

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 6 4 60

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 5 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 2 1 67
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 1 1 50
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
LİNA TOKAK 0 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,523 225,690 2 3 3 3 111

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 22 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 14,61 13,74 11,33

Tarih-1 12 9 2 8,50 71 7,68 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 6 6 4,50 38 5,68 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 4,17 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 19 9 16,75 56 17,53 15,86 13,21

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 18,67 15,61 8,49

Fizik 10 2 8 0,00 0 1,95 1,03 0,83

Kimya 10 9 1 8,75 88 3,75 3,28 1,89

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 3,60 2,21 1,26

TYT Fen 30 19 11 16,25 54 9,31 6,51 3,70

Toplam: 120 87 30 79,50 66 60,12 49,19 36,17

TYT Türkçe bDCADBCBBDEABDAaDdBCAcABEECeCD

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal  BCBbDEAAECbddAEDaAdBdBdBE BcC

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BCCAaCBEEADADCDEBcAB cCABBadBB

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen EabaecedCbDCDEEAcDDAeACEBDCcEC

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 5 83

Türkçe 30 25 5 83

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 1 0
Fiil (Eylem) 1 1 0 100
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 2 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 1 50
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 19 9 63

Tarih-1 12 9 2 75

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 2 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0

Coğrafya-1 12 6 6 50

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 1 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 24 5 80

Matematik-1 30 24 5 80

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 1 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen 30 19 11 63

Fizik 10 2 8 20

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 9 1 90

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 8 2 80

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 3 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 2 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
M ALİ GEZİCİ 219 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,763 225,690 19 105 105 125 2839

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 22 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 13 9,75 33 14,61 13,74 11,33

Tarih-1 12 6 5 4,75 40 7,68 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 4 6 2,50 21 5,68 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 4,17 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 14 13 10,75 36 17,53 15,86 13,21

Matematik-1 30 17 8 15,00 50 18,67 15,61 8,49

Fizik 10 3 7 1,25 13 1,95 1,03 0,83

Kimya 10 3 5 1,75 18 3,75 3,28 1,89

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 3,60 2,21 1,26

TYT Fen 30 11 16 7,00 23 9,31 6,51 3,70

Toplam: 120 55 50 42,50 35 60,12 49,19 36,17

TYT Türkçe aeeAcBeB DcAe AaD dbcD BEECaCb

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal dBCeDDcAb CdEdeEDa dBc aeEaBAC

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BeCA  BEdcDdDCDEBc eD CABBcE a

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen cBdaeEAaeb CaEEeccb AAaEaDde C

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 13 43

Türkçe 30 13 13 43

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 1 0
Fiil (Eylem) 1 0 1 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 0 1 0
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 0 1 0
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 1 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 0 50
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Biyografi türünü tanır. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 14 13 47

Tarih-1 12 6 5 50

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 0 1 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0

Coğrafya-1 12 4 6 33

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 17 8 57

Matematik-1 30 17 8 57

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 1 0 33
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 1 67
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen 30 11 16 37

Fizik 10 3 7 30

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 5 30

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 4 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 2 1 67
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 1 1 50
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EROĞLU 239 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,910 225,690 14 53 53 54 1066

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 22 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 10 15,50 52 14,61 13,74 11,33

Tarih-1 12 10 2 9,50 79 7,68 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 6 5 4,75 40 5,68 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,17 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 21 8 19,00 63 17,53 15,86 13,21

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 18,67 15,61 8,49

Fizik 10 3 7 1,25 13 1,95 1,03 0,83

Kimya 10 4 2 3,50 35 3,75 3,28 1,89

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 3,60 2,21 1,26

TYT Fen 30 7 9 4,75 16 9,31 6,51 3,70

Toplam: 120 65 32 57,00 48 60,12 49,19 36,17

TYT Türkçe aBCBBDEAdDeaDadbAD  EECedDbCDA

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal CeDDEAAcCCBEAdcB dBaBdEEaBACEB

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik eeACCBECDADCeEBAE B ABcd    EB

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen caDdedadBEDEEA  ee            

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 10 60

Türkçe 30 18 10 60

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 3 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 0 50
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 1 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Fiil (Eylem) 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 21 8 70

Tarih-1 12 10 2 83

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 1 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 6 5 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 19 5 63

Matematik-1 30 19 5 63

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 3 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 1 67
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 1 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 7 9 23

Fizik 10 3 7 30

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 2 40

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH GÜRBÜZ 273 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,770 225,690 10 37 37 38 754

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 22 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 3 14,25 48 14,61 13,74 11,33

Tarih-1 12 8 1 7,75 65 7,68 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 5 2 4,50 38 5,68 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 4,17 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 14 3 13,25 44 17,53 15,86 13,21

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 18,67 15,61 8,49

Fizik 10 4 6 2,50 25 1,95 1,03 0,83

Kimya 10 5 3 4,25 43 3,75 3,28 1,89

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 3,60 2,21 1,26

TYT Fen 30 16 10 13,50 45 9,31 6,51 3,70

Toplam: 120 65 17 60,75 51 60,12 49,19 36,17

TYT Türkçe    ADBCBB EABbe D   A   EdC CD

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal EBCBDa AA C   A De eB BE E    

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BCCA CBEE  ADaDEBEA    ABB  BB

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen EBdabccaCC bDEEcB aAeA EB CBEC

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 3 50

Türkçe 30 15 3 50

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 14 3 47

Tarih-1 12 8 1 67

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 0 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0

Coğrafya-1 12 5 2 42

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 17

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 1 0 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 0 0 0
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 20 1 67

Matematik-1 30 20 1 67

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen 30 16 10 53

Fizik 10 4 6 40

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 3 50

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 1 70

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 3 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ENES ÖZ 299 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,958 225,690 11 40 40 41 782

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 22 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 14,61 13,74 11,33

Tarih-1 12 11 1 10,75 90 7,68 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 9 3 8,25 69 5,68 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 4,17 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 24 6 22,50 75 17,53 15,86 13,21

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 18,67 15,61 8,49

Fizik 10 3 6 1,50 15 1,95 1,03 0,83

Kimya 10 5 5 3,75 38 3,75 3,28 1,89

Biyoloji 10 3 1 2,75 28 3,60 2,21 1,26

TYT Fen 30 11 12 8,00 27 9,31 6,51 3,70

Toplam: 120 70 27 63,25 53 60,12 49,19 36,17

TYT Türkçe  DCAeBCBBDEABDAaD cdA ddEEebCD

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal EBCBDDcAAECCEEAEDBAeBcBccEaBAC

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BCCA aB EADADCDEB       B    B

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen  BdabEAdaeeeDEEAcDed      CeEC

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 8 63

Türkçe 30 19 8 63

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 1 0 100
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 1 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 24 6 80

Tarih-1 12 11 1 92

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 2 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100

Coğrafya-1 12 9 3 75

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 2 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 16 1 53

Matematik-1 30 16 1 53

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 1 1 33
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen 30 11 12 37

Fizik 10 3 6 30

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 5 50

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 1 30

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 1 0 33
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET SELLİ 270 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
394,420 225,690 1 2 2 2 67

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 22 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 3 18,25 61 14,61 13,74 11,33

Tarih-1 12 11 1 10,75 90 7,68 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 11 1 10,75 90 5,68 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,17 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 27 3 26,25 88 17,53 15,86 13,21

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 18,67 15,61 8,49

Fizik 10 7 3 6,25 63 1,95 1,03 0,83

Kimya 10 9 0 9,00 90 3,75 3,28 1,89

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 3,60 2,21 1,26

TYT Fen 30 24 4 23,00 77 9,31 6,51 3,70

Toplam: 120 94 13 90,75 76 60,12 49,19 36,17

TYT Türkçe DBCBBDE BDe D B AD  EdCC DbC A

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal CBbDEAAECCBEAEDeAABEBEEEaBACEB

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik CBACCBECDeDCDEBAEBBDA  CAc BEc

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen aDDcACCdBEDEEABDD CDCEBECB CAe

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 3 63

Türkçe 30 19 3 63

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 0 50
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 1 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Fiil (Eylem) 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 27 3 90

Tarih-1 12 11 1 92

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 2 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 11 1 92

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 24 3 80

Matematik-1 30 24 3 80

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 3 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 2 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 24 4 80

Fizik 10 7 3 70

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 9 0 90

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Biyoloji 10 8 1 80

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 1 0 50
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 3 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL SARAL 264 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,143 225,690 5 6 6 6 174

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 22 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 7 19,25 64 14,61 13,74 11,33

Tarih-1 12 10 2 9,50 79 7,68 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 8 4 7,00 58 5,68 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,17 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 23 7 21,25 71 17,53 15,86 13,21

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 18,67 15,61 8,49

Fizik 10 6 4 5,00 50 1,95 1,03 0,83

Kimya 10 5 2 4,50 45 3,75 3,28 1,89

Biyoloji 10 7 0 7,00 70 3,60 2,21 1,26

TYT Fen 30 18 6 16,50 55 9,31 6,51 3,70

Toplam: 120 84 24 78,00 65 60,12 49,19 36,17

TYT Türkçe DBCBBeEABDecc BCAD BEaCeCDdCDA

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal CBaDEAAECCBcAEDaAABdBdcEDBdCEB

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik CBAC BECDADCDEB EBB AecCAEaB c

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen EDebAdaCBEDEEAc eA  CEB CB CA 

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 7 70

Türkçe 30 21 7 70

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 2 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 0 50
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 1 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Fiil (Eylem) 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 23 7 77

Tarih-1 12 10 2 83

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 2 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 8 4 67

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 1 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 22 4 73

Matematik-1 30 22 4 73

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 1 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 2 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 18 6 60

Fizik 10 6 4 60

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 2 50

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Biyoloji 10 7 0 70

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 1 0 50
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 3 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 2 0 67
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK PARLAK 265 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,833 225,690 6 12 12 12 345

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 22 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 6 16,50 55 14,61 13,74 11,33

Tarih-1 12 10 2 9,50 79 7,68 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 8 4 7,00 58 5,68 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 4,17 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 23 6 21,50 72 17,53 15,86 13,21

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 18,67 15,61 8,49

Fizik 10 3 5 1,75 18 1,95 1,03 0,83

Kimya 10 4 2 3,50 35 3,75 3,28 1,89

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 3,60 2,21 1,26

TYT Fen 30 11 8 9,00 30 9,31 6,51 3,70

Toplam: 120 75 21 69,75 58 60,12 49,19 36,17

TYT Türkçe DBCBBDEABDA D cCeee EbC dD C A

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal CBDeEAAECeBEAdcBAABEeEEd BACEB

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik CBAC BECDADaDEBAEBB AB CA   EB

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen EaecA  aaED EAB ae   EB CB e  

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 6 60

Türkçe 30 18 6 60

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 0 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 2 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Fiil (Eylem) 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 23 6 77

Tarih-1 12 10 2 83

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 2 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 8 4 67

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 83

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 23 1 77

Matematik-1 30 23 1 77

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 1 0 50
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 11 8 37

Fizik 10 3 5 30

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 2 40

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Biyoloji 10 4 1 40

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 2 0 67
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 2 0 67
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN IŞIK 288 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,043 225,690 16 65 65 68 1415

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 22 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 8 12,00 40 14,61 13,74 11,33

Tarih-1 12 8 1 7,75 65 7,68 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 6 2 5,50 46 5,68 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 4,17 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 18 5 16,75 56 17,53 15,86 13,21

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 18,67 15,61 8,49

Fizik 10 2 7 0,25 3 1,95 1,03 0,83

Kimya 10 5 3 4,25 43 3,75 3,28 1,89

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,60 2,21 1,26

TYT Fen 30 12 15 8,25 28 9,31 6,51 3,70

Toplam: 120 62 30 54,50 45 60,12 49,19 36,17

TYT Türkçe  ebAcBCB DE BDAaDec  e BEE  dD

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal EBCB e AA CCE AEDe dBE  BEaBcC

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BCCA CBEE DAD D B  e cC BBEE  

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen  BEaedcaeaDdDEEda D eAeaBDCeEe

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 8 47

Türkçe 30 14 8 47

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 0 1 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 2 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 18 5 60

Tarih-1 12 8 1 67

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 0 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100

Coğrafya-1 12 6 2 50

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 1 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 18 2 60

Matematik-1 30 18 2 60

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 12 15 40

Fizik 10 2 7 20

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 3 50

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 5 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 2 1 67
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 1 1 50
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN TOFAN 0 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,590 225,690 22 129 129 197 4461

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 22 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 11 14,25 48 14,61 13,74 11,33

Tarih-1 12 7 4 6,00 50 7,68 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 2 9 -0,25 -2 5,68 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,17 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 14 14 10,50 35 17,53 15,86 13,21

Matematik-1 30 9 11 6,25 21 18,67 15,61 8,49

Fizik 10 3 6 1,50 15 1,95 1,03 0,83

Kimya 10 1 8 -1,00 -10 3,75 3,28 1,89

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 3,60 2,21 1,26

TYT Fen 30 4 14 0,50 2 9,31 6,51 3,70

Toplam: 120 44 50 31,50 26 60,12 49,19 36,17

TYT Türkçe DeCBdD ABDeaDadbceABEbCeCDCC A

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal CBbccAAECe Ee DebdBacbcbDBACaB

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik bdcddBECDADbDcBcaBab          

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen EaedcCdCc Ddd cebedc          

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 11 57

Türkçe 30 17 11 57

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 0 0 0
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 3 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 1 50
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 1 0 100
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Fiil (Eylem) 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 14 14 47

Tarih-1 12 7 4 58

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 2 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 2 9 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 9 11 30

Matematik-1 30 9 11 30

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 0 3 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 1 67
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 4 14 13

Fizik 10 3 6 30

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 8 10

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Biyoloji 10 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KAYA 0 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,345 225,690 4 5 5 5 157

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 22 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 5 22,75 76 14,61 13,74 11,33

Tarih-1 12 10 2 9,50 79 7,68 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 7 4 6,00 50 5,68 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,17 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 22 7 20,25 68 17,53 15,86 13,21

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 18,67 15,61 8,49

Fizik 10 5 5 3,75 38 1,95 1,03 0,83

Kimya 10 5 4 4,00 40 3,75 3,28 1,89

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 3,60 2,21 1,26

TYT Fen 30 16 10 13,50 45 9,31 6,51 3,70

Toplam: 120 83 23 77,25 64 60,12 49,19 36,17

TYT Türkçe aBCBBDEABDAaD BCADeBEECeCDbCDA

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal CBDDdAAECaBEdEDeAbBEB cEaBACEB

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik CBAC BEC ADCDEB EBB Ae C   BEB

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen aDecedCCBEDEEeBba eD E ECd CAA

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 5 80

Türkçe 30 24 5 80

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 1 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 1 50
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 1 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Fiil (Eylem) 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 22 7 73

Tarih-1 12 10 2 83

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 2 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 7 4 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 21 1 70

Matematik-1 30 21 1 70

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 1 0 50
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 16 10 53

Fizik 10 5 5 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 4 50

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Biyoloji 10 6 1 60

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 3 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 1 1 33
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
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Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 6 40

Türkçe 30 12 6 40

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 16 3 53

Tarih-1 12 8 2 67

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 0 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100

Coğrafya-1 12 8 1 67

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 0 0 0
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 15 2 50

Matematik-1 30 15 2 50

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 1 67
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 8 13 27

Fizik 10 1 9 10

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 3 40

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 1 30

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 2 0 67
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 1 0 33
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RUKİYE KESKİN 267 10Ç

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,235 225,690 2 122 122 171 3873

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 2 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 8 9,00 30 9,75 13,74 11,33

Tarih-1 12 7 1 6,75 56 7,12 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 5 2 4,50 38 6,12 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 2,38 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 17 4 16,00 53 15,62 15,86 13,21

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 13,00 15,61 8,49

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 -0,88 1,03 0,83

Kimya 10 3 2 2,50 25 2,88 3,28 1,89

Biyoloji 10 0 4 -1,00 -10 0,88 2,21 1,26

TYT Fen 30 3 8 1,00 3 2,88 6,51 3,70

Toplam: 120 43 22 37,50 31 41,25 49,19 36,17

TYT Türkçe DeCBdbEABDe D d     Ea bdD   A

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal CB e AA CCB A DeA B B  aaBACEB

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik eBA   EaDADC EB E           EB

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen da        DdE c D        e ece

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 8 37

Türkçe 30 11 8 37

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 17 4 57

Tarih-1 12 7 1 58

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 0 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 12 5 2 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 12 2 40

Matematik-1 30 12 2 40

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 1 0 33
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 3 8 10

Fizik 10 0 2 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 2 30

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Biyoloji 10 0 4 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 2 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYAZ YEAGAR 0 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 16 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 16,61 15,61 8,49

Toplam: 120 20 4 19,00 16 46,48 49,19 36,17

TYT Matematik BeCA CBEE DADeDEBa BD CABB Ee 

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Matematik 30 20 4 67

Matematik-1 30 20 4 67

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN 314 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,265 225,690 11 103 103 121 2699

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 16 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 3 13,25 44 12,57 13,74 11,33

Tarih-1 12 7 3 6,25 52 6,65 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 1 2 0,50 4 4,75 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 0,50 8 3,15 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 9 7 7,25 24 14,56 15,86 13,21

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 16,61 15,61 8,49

Fizik 10 4 3 3,25 33 0,88 1,03 0,83

Kimya 10 3 3 2,25 23 3,88 3,28 1,89

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 1,92 2,21 1,26

TYT Fen 30 8 7 6,25 21 6,68 6,51 3,70

Toplam: 120 46 19 41,25 34 46,48 49,19 36,17

TYT Türkçe DBCBBeEABDA     b  BaEC  D    

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal CBDeE  aCCBbA  e b      aBc   

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik CBAC  ECDADaDEBAa B         E 

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen aaDdA  CB  dEAB ab   Ee       

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 3 47

Türkçe 30 14 3 47

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 0 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 9 7 30

Tarih-1 12 7 3 58

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 0 1 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 1 2 8

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 17

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 1 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 0 0 0

TYT Matematik 30 15 2 50

Matematik-1 30 15 2 50

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 8 7 27

Fizik 10 4 3 40

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 3 30

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Biyoloji 10 1 1 10

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 1 0 33
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NUR ŞAHBUDAK 296 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,340 225,690 13 123 123 173 3955

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 16 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 8 14,00 47 12,57 13,74 11,33

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 16,61 15,61 8,49

Fizik 10 2 6 0,50 5 0,88 1,03 0,83

Kimya 10 4 3 3,25 33 3,88 3,28 1,89

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 1,92 2,21 1,26

TYT Fen 30 10 15 6,25 21 6,68 6,51 3,70

Toplam: 120 38 28 31,00 26 46,48 49,19 36,17

TYT Türkçe ceCBBDEAB AaD B cD dEECdeD  eA

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Matematik dBAa BECD DCD B d Bcd   A     

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen aabbe CCd DEEAc ab  eEdECBeece

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 8 53

Türkçe 30 16 8 53

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 1 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 0 50
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 0 1 0

TYT Matematik 30 12 5 40

Matematik-1 30 12 5 40

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 1 1 33
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 1 0 50
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 10 15 33

Fizik 10 2 6 20

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 3 40

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Biyoloji 10 4 6 40

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 2 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 2 1 67
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE ŞİMŞEK 294 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,698 225,690 1 21 21 21 566

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 16 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 6 18,50 62 12,57 13,74 11,33

Tarih-1 12 11 1 10,75 90 6,65 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 9 3 8,25 69 4,75 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,15 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 26 4 25,00 83 14,56 15,86 13,21

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 16,61 15,61 8,49

Fizik 10 2 7 0,25 3 0,88 1,03 0,83

Kimya 10 6 1 5,75 58 3,88 3,28 1,89

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 1,92 2,21 1,26

TYT Fen 30 14 12 11,00 37 6,68 6,51 3,70

Toplam: 120 75 25 68,75 57 46,48 49,19 36,17

TYT Türkçe DBCBBeEABD aD BbcD BEECCdDa DA

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal CBDDEAAECCBcAEceAABaBEEEDBACEB

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik CBAC  EC ADbDEBAd B  e      EB

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen aaebACadc DEEAB eA  bdBEeBDCAe

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 6 67

Türkçe 30 20 6 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 0 50
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 1 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 26 4 87

Tarih-1 12 11 1 92

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 2 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 9 3 75

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 0 2 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 15 3 50

Matematik-1 30 15 3 50

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 14 12 47

Fizik 10 2 7 20

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 6 1 60

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Biyoloji 10 6 4 60

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 1 1 50
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 1 2 33
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELA USTA 0 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,318 225,690 9 85 85 95 2132

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 16 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 4 15,00 50 12,57 13,74 11,33

Tarih-1 12 5 1 4,75 40 6,65 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 6 3 5,25 44 4,75 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 3,15 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 15 4 14,00 47 14,56 15,86 13,21

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 16,61 15,61 8,49

Fizik 10 0 8 -2,00 -20 0,88 1,03 0,83

Kimya 10 6 2 5,50 55 3,88 3,28 1,89

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 1,92 2,21 1,26

TYT Fen 30 11 13 7,75 26 6,68 6,51 3,70

Toplam: 120 55 25 48,75 41 46,48 49,19 36,17

TYT Türkçe   CADBCBBbEABDe    bc  BEEC  D

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal  BC b  A EC EEAdc A B BdBE B C

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BaCA    EADADCDdB     C dBc   

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen  ddae eeaa  DdEABDDecA aBDC Ee

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 4 53

Türkçe 30 16 4 53

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 15 4 50

Tarih-1 12 5 1 42

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 0 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0

Coğrafya-1 12 6 3 50

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 67

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 0 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 13 4 43

Matematik-1 30 13 4 43

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 1 0 33
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 11 13 37

Fizik 10 0 8 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 6 2 60

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 3 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 1 1 33
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 2 1 67
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 1 0 50
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR KARADAŞ 305 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,808 225,690 2 31 31 31 689

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 16 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 9 12,75 43 12,57 13,74 11,33

Tarih-1 12 7 2 6,50 54 6,65 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 9 1 8,75 73 4,75 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,15 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 20 4 19,00 63 14,56 15,86 13,21

Matematik-1 30 19 0 19,00 63 16,61 15,61 8,49

Fizik 10 5 5 3,75 38 0,88 1,03 0,83

Kimya 10 7 1 6,75 68 3,88 3,28 1,89

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 1,92 2,21 1,26

TYT Fen 30 16 8 14,00 47 6,68 6,51 3,70

Toplam: 120 70 21 64,75 54 46,48 49,19 36,17

TYT Türkçe DBeB eEABcbac Bd D BEECedD C A

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal CB DbAA C cEAEDBAAB B EdDBAd B

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik CBAC BECDADCD BA  B AB      EB

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen EabEeCebBEDEEAB aA D dB CB Cb 

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 9 50

Türkçe 30 15 9 50

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 0 1 0
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 2 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 0 50
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Fiil (Eylem) 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 20 4 67

Tarih-1 12 7 2 58

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 0 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 9 1 75

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 2 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 1 0 50

TYT Matematik 30 19 0 63

Matematik-1 30 19 0 63

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 16 8 53

Fizik 10 5 5 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 7 1 70

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Biyoloji 10 4 2 40

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 1 2 33
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 2 0 67
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK YÜKSEL 319 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,810 225,690 8 75 75 81 1804

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 16 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 2 10,50 35 12,57 13,74 11,33

Tarih-1 12 3 1 2,75 23 6,65 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 4 1 3,75 31 4,75 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 3,15 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 7 2 6,50 22 14,56 15,86 13,21

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 16,61 15,61 8,49

Fizik 10 3 2 2,50 25 0,88 1,03 0,83

Kimya 10 6 2 5,50 55 3,88 3,28 1,89

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 1,92 2,21 1,26

TYT Fen 30 11 8 9,00 30 6,68 6,51 3,70

Toplam: 120 50 14 46,50 39 46,48 49,19 36,17

TYT Türkçe a CBBDE B       A  dE C  D   A

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal  B  E   C  cA     BaBE        

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik CBAC BECDADCDEa E B ABAbA  BE 

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen da     CBEDEcA  DAbDa B Ce e c

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 2 37

Türkçe 30 11 2 37

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 7 2 23

Tarih-1 12 3 1 25

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 0 0 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 4 1 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 0 0 0
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 0 0 0

TYT Matematik 30 21 2 70

Matematik-1 30 21 2 70

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 2 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 11 8 37

Fizik 10 3 2 30

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 6 2 60

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Biyoloji 10 2 4 20

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 1 0 33
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM BEYZA TAŞAN 313 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,218 225,690 6 61 61 64 1332

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 16 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 6 19,50 65 12,57 13,74 11,33

Tarih-1 12 10 2 9,50 79 6,65 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 4 6 2,50 21 4,75 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,15 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 18 10 15,50 52 14,56 15,86 13,21

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 16,61 15,61 8,49

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 0,88 1,03 0,83

Kimya 10 2 8 0,00 0 3,88 3,28 1,89

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 1,92 2,21 1,26

TYT Fen 30 8 22 2,50 8 6,68 6,51 3,70

Toplam: 120 63 43 52,25 44 46,48 49,19 36,17

TYT Türkçe DBCBBDEABDAac dCAc BEEC dDbCDA

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal CBDDEAAECdBdAdccdAB dE dcBACEc

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik CBAC B CDdDbDE  E B  ecCA  cEB

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen daebcaabBbcEEeccbddeeEeEeBDeAe

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 6 70

Türkçe 30 21 6 70

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 1 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 1 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Fiil (Eylem) 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 18 10 60

Tarih-1 12 10 2 83

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 2 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 4 6 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 0 2 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 16 5 53

Matematik-1 30 16 5 53

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 1 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 1 1 50
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 8 22 27

Fizik 10 1 9 10

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Biyoloji 10 5 5 50

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 1 1 50
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 2 1 67
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NDCLH 0 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,800 225,690 12 113 113 146 3408

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 16 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 1 0 1,00 3 12,57 13,74 11,33

Tarih-1 12 0 0 0,00 0 6,65 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 1 0 1,00 8 4,75 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 3,15 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 2 0 2,00 7 14,56 15,86 13,21

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 16,61 15,61 8,49

Fizik 10 4 5 2,75 28 0,88 1,03 0,83

Kimya 10 7 3 6,25 63 3,88 3,28 1,89

Biyoloji 10 2 7 0,25 3 1,92 2,21 1,26

TYT Fen 30 13 15 9,25 31 6,68 6,51 3,70

Toplam: 120 39 16 35,00 29 46,48 49,19 36,17

TYT Türkçe                           C   

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal               A            B  

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BCCA CBEE DADCDEa AB ACAB  EBB

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen EBdD EeadbDbDdcABDDAccad cCeEe

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 1 0 3

Türkçe 30 1 0 3

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 0 0 0
Metinleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 0 0 0
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0
İsim (Ad) 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Biyografi türünü tanır. 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 2 0 7

Tarih-1 12 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 0 0 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0

Coğrafya-1 12 1 0 8

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 17

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 0 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 23 1 77

Matematik-1 30 23 1 77

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen 30 13 15 43

Fizik 10 4 5 40

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 7 3 70

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 2 7 20

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 2 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 1 2 33
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 2 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA K 297 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,195 225,690 14 124 124 179 4081

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 16 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 3 6,25 21 12,57 13,74 11,33

Tarih-1 12 7 1 6,75 56 6,65 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 5 3 4,25 35 4,75 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,15 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 16 5 14,75 49 14,56 15,86 13,21

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 16,61 15,61 8,49

Fizik 10 2 3 1,25 13 0,88 1,03 0,83

Kimya 10 2 0 2,00 20 3,88 3,28 1,89

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 1,92 2,21 1,26

TYT Fen 30 5 5 3,75 13 6,68 6,51 3,70

Toplam: 120 41 17 36,75 31 46,48 49,19 36,17

TYT Türkçe      eCB D  BbA D     b E     

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal EBCB    AdCCdE  De ABcB BEaB C

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BCCb CBEEA ADae B   c   BB    

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen bBEee       D E         B ee  

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 3 23

Türkçe 30 7 3 23

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 0 0 0
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 0 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Biyografi türünü tanır. 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 16 5 53

Tarih-1 12 7 1 58

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 1 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100

Coğrafya-1 12 5 3 42

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 0 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 13 4 43

Matematik-1 30 13 4 43

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 1 1 33
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 1 67
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 5 5 17

Fizik 10 2 3 20

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 0 20

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 2 10

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 1 1 33
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR KAHRAMAN 318 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,180 225,690 15 125 125 180 4127

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 16 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 6 10,50 35 12,57 13,74 11,33

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 16,61 15,61 8,49

Fizik 10 2 6 0,50 5 0,88 1,03 0,83

Kimya 10 2 0 2,00 20 3,88 3,28 1,89

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 1,92 2,21 1,26

TYT Fen 30 4 6 2,50 8 6,68 6,51 3,70

Toplam: 120 32 16 28,00 23 46,48 49,19 36,17

TYT Türkçe eBCB DaABae D Bde   EE   D   A

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Matematik bBAC  ECDADeDEB EeB    C   eEB

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen daebca  BED E                 

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 6 40

Türkçe 30 12 6 40

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 0 1 0
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 0 0 0

TYT Matematik 30 16 4 53

Matematik-1 30 16 4 53

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 1 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 4 6 13

Fizik 10 2 6 20

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 0 20

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
S ELİF 291 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,625 225,690 4 49 49 50 971

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 16 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 7 15,25 51 12,57 13,74 11,33

Tarih-1 12 10 1 9,75 81 6,65 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 5 6 3,50 29 4,75 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,15 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 20 8 18,00 60 14,56 15,86 13,21

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 16,61 15,61 8,49

Fizik 10 1 8 -1,00 -10 0,88 1,03 0,83

Kimya 10 5 3 4,25 43 3,88 3,28 1,89

Biyoloji 10 1 4 0,00 0 1,92 2,21 1,26

TYT Fen 30 7 15 3,25 11 6,68 6,51 3,70

Toplam: 120 65 34 56,50 47 46,48 49,19 36,17

TYT Türkçe   CADBCBBDccBDe D cdAD dEECe D

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal EBCBbDEAA CCd eEDeAeBbBcBEaBAC

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BCCd CBEbADADCDEB ABc CABBEd  

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen  BdaedeeaaD DEEed eAA a   bc e

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 7 57

Türkçe 30 17 7 57

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 0 1 0
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 0 50
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 20 8 67

Tarih-1 12 10 1 83

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 0 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100

Coğrafya-1 12 5 6 42

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 21 4 70

Matematik-1 30 21 4 70

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 1 1 33
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 7 15 23

Fizik 10 1 8 10

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 3 50

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 1 4 10

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 1 1 33
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAN D 298 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,745 225,690 3 45 45 46 875

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 16 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 13 10,75 36 12,57 13,74 11,33

Tarih-1 12 6 6 4,50 38 6,65 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 6 6 4,50 38 4,75 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,15 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 17 13 13,75 46 14,56 15,86 13,21

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 16,61 15,61 8,49

Fizik 10 2 8 0,00 0 0,88 1,03 0,83

Kimya 10 6 4 5,00 50 3,88 3,28 1,89

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 1,92 2,21 1,26

TYT Fen 30 14 16 10,00 33 6,68 6,51 3,70

Toplam: 120 69 45 57,75 48 46,48 49,19 36,17

TYT Türkçe  DebeBCBdDEABDe D dbcbAdEECeda

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal EBdeDccAAEbeEbAdbedABEBaBEaBAC

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BCCA CBEEADdDCDEB ABe CABBcEBB

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen aBaaecAdbdeCDEEAcDaeeceEBcCBEC

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 13 47

Türkçe 30 14 13 47

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 1 0 100
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 1 50
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 17 13 57

Tarih-1 12 6 6 50

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 2 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0

Coğrafya-1 12 6 6 50

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 0 2 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 24 3 80

Matematik-1 30 24 3 80

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen 30 14 16 47

Fizik 10 2 8 20

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 6 4 60

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 4 60

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 2 1 67
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 2 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA KORKMAZ 316 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,273 225,690 7 72 72 77 1743

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 16 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 11 9,25 31 12,57 13,74 11,33

Tarih-1 12 8 4 7,00 58 6,65 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 9 2 8,50 71 4,75 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,15 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 22 7 20,25 68 14,56 15,86 13,21

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 16,61 15,61 8,49

Fizik 10 3 7 1,25 13 0,88 1,03 0,83

Kimya 10 5 4 4,00 40 3,88 3,28 1,89

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 1,92 2,21 1,26

TYT Fen 30 12 16 8,00 27 6,68 6,51 3,70

Toplam: 120 64 40 54,00 45 46,48 49,19 36,17

TYT Türkçe   CA BCBcDEeBcbacedCcD  Ea  dD

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal EBCBbedAAECeEEAEDeAABbB BEaBAC

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BCCb C EdADADeDEBdAB cCABc E  

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen dBaabdeaCCDCDEcAc aeeAbaBeCB e

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 11 40

Türkçe 30 12 11 40

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 3 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 0 50
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 22 7 73

Tarih-1 12 8 4 67

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 2 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0

Coğrafya-1 12 9 2 75

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 18 6 60

Matematik-1 30 18 6 60

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 1 1 33
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 12 16 40

Fizik 10 3 7 30

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 4 50

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 5 40

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 2 1 67
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 2 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞRA AARAK 293 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,770 225,690 5 51 51 52 996

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 16 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 2 20,50 68 12,57 13,74 11,33

Tarih-1 12 11 1 10,75 90 6,65 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 7 3 6,25 52 4,75 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,15 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 22 5 20,75 69 14,56 15,86 13,21

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 16,61 15,61 8,49

Fizik 10 1 8 -1,00 -10 0,88 1,03 0,83

Kimya 10 5 2 4,50 45 3,88 3,28 1,89

Biyoloji 10 0 2 -0,50 -5 1,92 2,21 1,26

TYT Fen 30 6 12 3,00 10 6,68 6,51 3,70

Toplam: 120 64 23 58,25 49 46,48 49,19 36,17

TYT Türkçe  a ADdCB DEABDA D BCAD BEECC D

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal EBCBDeEAAECCEEAdDcAeB B BE BeC

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BCeA  B   DADaDEB Ae  C Bc E B

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen  Bbaeceaeb  DEEAdbD       d  e

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 2 70

Türkçe 30 21 2 70

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 0 1 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 0 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 0 50
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 22 5 73

Tarih-1 12 11 1 92

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 2 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100

Coğrafya-1 12 7 3 58

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 1 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 15 4 50

Matematik-1 30 15 4 50

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 1 0 33
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen 30 6 12 20

Fizik 10 1 8 10

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 2 50

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 2 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZNY 321 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,328 225,690 10 89 89 99 2221

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 16 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 6 11,50 38 12,57 13,74 11,33

Tarih-1 12 8 3 7,25 60 6,65 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 6 5 4,75 40 4,75 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 0,50 8 3,15 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 15 10 12,50 42 14,56 15,86 13,21

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 16,61 15,61 8,49

Fizik 10 4 6 2,50 25 0,88 1,03 0,83

Kimya 10 2 3 1,25 13 3,88 3,28 1,89

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 1,92 2,21 1,26

TYT Fen 30 6 9 3,75 13 6,68 6,51 3,70

Toplam: 120 53 31 45,25 38 46,48 49,19 36,17

TYT Türkçe aBCBBeEeBDb D   A   EbC dD   A

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal  BDDceAECeBEAEDeb BbBcEaaBc   

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik bcAC  ECDADbDEBAE BcAB C cdBEB

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen dabdAeCdBED E dba             

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 6 43

Türkçe 30 13 6 43

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 15 10 50

Tarih-1 12 8 3 67

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 2 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 6 5 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 17

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 1 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 0 0 0

TYT Matematik 30 19 6 63

Matematik-1 30 19 6 63

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 1 0 50
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 6 9 20

Fizik 10 4 6 40

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 3 20

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN İNAL 0 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,568 225,690 16 95 95 106 2381

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 28 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 6 13,50 45 13,18 13,74 11,33

Tarih-1 12 8 0 8,00 67 6,89 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 7 1 6,75 56 5,39 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,99 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 19 2 18,50 62 16,27 15,86 13,21

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 15,36 15,61 8,49

Fizik 10 0 4 -1,00 -10 1,17 1,03 0,83

Kimya 10 2 2 1,50 15 3,58 3,28 1,89

Biyoloji 10 0 2 -0,50 -5 3,62 2,21 1,26

TYT Fen 30 2 8 0,00 0 8,37 6,51 3,70

Toplam: 120 51 19 46,25 39 47,98 49,19 36,17

TYT Türkçe  D  DBCB DEABDeaD B e edEE e D

Cevap Anahtarı B CDCADBCBBDEABDABDCBCADABEECCCD

TYT Sosyal EBCBD EA  C  E  DeAABEB  EaBAC

Cevap Anahtarı B EBCBDDEAAECCEEAEDBAABEBEBEDBAC

TYT Matematik BaCA C EE DAD  cB A    dBB E B

Cevap Anahtarı B BCCACCBEEADADCDEBEABDACABBEEBB

TYT Fen   da  ea    Dc  B a    a     e

Cevap Anahtarı B EBEDDEACCCDCDEEABDDAAACEBDCBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 6 50

Türkçe 30 15 6 50

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Fiil (Eylem) 1 1 0 100
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 2 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 19 2 63

Tarih-1 12 8 0 67

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 0 0 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0

Coğrafya-1 12 7 1 58

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 1 0 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 15 3 50

Matematik-1 30 15 3 50

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 0 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen 30 2 8 7

Fizik 10 0 4 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 2 20

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 2 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA SAYIL 210 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,248 225,690 23 133 133 223 4936

Puanı Hesaplanan: 144 144 365 7773

Katılımlar: 28 149 149 374 8055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 11 12,25 41 13,18 13,74 11,33

Tarih-1 12 8 2 7,50 63 6,89 7,06 5,98

Coğrafya-1 12 7 2 6,50 54 5,39 5,03 4,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 3,99 3,77 2,98

TYT Sosyal 30 18 7 16,25 54 16,27 15,86 13,21

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 15,36 15,61 8,49

Fizik 10 0 4 -1,00 -10 1,17 1,03 0,83

Kimya 10 4 3 3,25 33 3,58 3,28 1,89

Biyoloji 10 0 2 -0,50 -5 3,62 2,21 1,26

TYT Fen 30 4 9 1,75 6 8,37 6,51 3,70

Toplam: 120 40 30 32,50 27 47,98 49,19 36,17

TYT Türkçe DBCBBDEABbAaD cbA bda Cada CeA

Cevap Anahtarı A DBCBBDEABDABDCBCADABEECCCDCCDA

TYT Sosyal CBDeEA  CeBEAEDe eB B EEaBbCaB

Cevap Anahtarı A CBDDEAAECCBEAEDBAABEBEEEDBACEB

TYT Matematik bB    a      E   B e          

Cevap Anahtarı A CBACCBECDADCDEBAEBBDABACAEEBEB

TYT Fen daed      DdEA  cA e a     e  

Cevap Anahtarı A EDDEACCCBEDEEABDDACDCEBECBDCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 11 50

Türkçe 30 15 11 50

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 1 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 0 1 0
Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 0 0
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Fiil (Eylem) 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 18 7 60

Tarih-1 12 8 2 67

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 0 0 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 7 2 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 1 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 1 1 50
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 3 3 10

Matematik-1 30 3 3 10

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 4 9 13

Fizik 10 0 4 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 3 40

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Biyoloji 10 0 2 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
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Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 7 70

Türkçe 30 21 7 70

Tezkire, monografi, öz geçmiş, portre kavramlarını tanımlar. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eselerini sıralar.1 0 1 0
Fiil (Eylem) 1 1 0 100
Mektup, dilekçe, tutanak, e-posta yazar. Mektup türünün özelliklerini, çeşitlerini belirler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.1 1 0 100
Hikâye anlatım biçimlerini bilir. Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
İsim (Ad) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 0 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 1 50
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Roman türünün tarihi gelişimi hakkında bilgi verir. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir. Roman ve hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Biyografi türünü tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 20 6 67

Tarih-1 12 7 4 58

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 2 1 0 50
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0

Coğrafya-1 12 8 1 67

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 2 1 0 50
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye   de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 2 2 0 100
İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 20 6 67

Matematik-1 30 20 6 67

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 3 2 1 67
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen 30 11 18 37

Fizik 10 2 7 20

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar.1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 7 30

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 4 60

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 3 2 1 67
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 2 2 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
