
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 173 173 406 8706

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Matematik-1 Fen Bilimleri Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,99 6,49 18,36 17,81 6,86 16,09 8,85 4,93 7,62 17,69 6,20 16,14 64,34 24,48 58,21 285,870

Okul Ortalaması 25,08 3,63 24,17 22,63 4,91 21,41 16,51 4,78 15,31 23,62 4,03 22,61 87,84 17,35 83,50 370,320

KATILIMLAR

1 73 İLHAN KARAKURT  9C 27 3 26,25 28 2 27,50 25 1 24,75 29 1 28,75 109 7 107,25 451,688 36

2 134 HİLAL YILDIRIM  9E 28 2 27,50 28 2 27,50 23 3 22,25 29 1 28,75 108 8 106,00 445,325 50

3 97 ÇİLEM KARABAYIR  9D 28 1 27,75 26 1 25,75 26 2 25,50 24 4 23,00 104 8 102,00 443,868 53

4 58 ATİLLA YENİÇERİ  9B 30 0 30,00 29 1 28,75 20 7 18,25 28 1 27,75 107 9 104,75 437,325 74

5 86 EYÜP SAKARCA  9C 28 2 27,50 26 4 25,00 24 5 22,75 26 4 25,00 104 15 100,25 433,413 98

6 0 MERVE GÜL TERKOS  9D 26 4 25,00 25 5 23,75 27 1 26,75 24 6 22,50 102 16 98,00 432,838 103

7 142 ELİF UYGUN  9E 27 3 26,25 25 3 24,25 25 3 24,25 25 5 23,75 102 14 98,50 430,548 116

8 0 ALPEREN  9 25 4 24,00 24 5 22,75 26 2 25,50 27 3 26,25 102 14 98,50 429,983 121

9 103 DERİN NAZ YILMAZ  9A 26 4 25,00 24 6 22,50 25 4 24,00 28 2 27,50 103 16 99,00 429,775 126

10 50 SÜLEYMAN KIRTIL  9B 25 4 24,00 27 2 26,50 24 3 23,25 27 1 26,75 103 10 100,50 428,320 133

11 21 EFE KÖĞÇE  9A 28 2 27,50 24 6 22,50 22 5 20,75 29 1 28,75 103 14 99,50 428,250 134

12 167 NURHAYAT UZUN  9F 30 0 30,00 26 4 25,00 19 3 18,25 26 4 25,00 101 11 98,25 423,013 170

13 59 BURAK UYGUR  9B 28 2 27,50 26 4 25,00 23 3 22,25 23 6 21,50 100 15 96,25 422,513 176

14 173 YASİN ELBİR  9F 28 1 27,75 23 7 21,25 22 4 21,00 27 3 26,25 100 15 96,25 421,815 182

15 68 DİYAR UÇAR  9C 29 1 28,75 25 5 23,75 22 2 21,50 23 6 21,50 99 14 95,50 421,763 183

16 11 RÜZGAR DEVECİ  9A 25 5 23,75 28 2 27,50 22 4 21,00 28 2 27,50 103 13 99,75 420,663 204

17 23 ADİL MOTUK  9A 26 4 25,00 25 5 23,75 24 5 22,75 26 4 25,00 101 18 96,50 420,363 208

18 81 ÇAĞAN ER  9C 29 1 28,75 28 2 27,50 28 2 27,50 85 5 83,75 416,388 244

19 54 M BERAT ŞENYURT  9B 28 2 27,50 28 2 27,50 20 6 18,50 25 4 24,00 101 14 97,50 416,250 248

20 115 M BİLAL  9D 27 2 26,50 28 2 27,50 21 8 19,00 25 5 23,75 101 17 96,75 413,753 273

21 116 ZEYNEP ÖZERA  9D 29 1 28,75 26 2 25,50 18 3 17,25 25 1 24,75 98 7 96,25 413,498 275

22 158 EMİRHAN NARMAN  9F 28 2 27,50 20 8 18,00 22 5 20,75 27 3 26,25 97 18 92,50 413,035 284

23 46 AHMET EFE BELEN  9B 27 3 26,25 25 5 23,75 22 5 20,75 24 4 23,00 98 17 93,75 411,425 312

24 178 YİĞİT KÖSE  9F 28 0 28,00 23 5 21,75 20 2 19,50 25 4 24,00 96 11 93,25 411,390 313

25 122 ONUR EGE ŞAHİN  9E 27 3 26,25 25 5 23,75 21 6 19,50 26 4 25,00 99 18 94,50 410,513 326

26 5 EKREM FURKAN ERDEM  9A 30 0 30,00 17 1 16,75 17 0 17,00 29 1 28,75 93 2 92,50 409,723 339

27 0 ELİF NAZ TÖRER  9F 27 3 26,25 22 5 20,75 20 6 18,50 29 0 29,00 98 14 94,50 409,603 340

28 137 ECRİN ÖZEL  9D 28 2 27,50 23 3 22,25 20 2 19,50 24 3 23,25 95 10 92,50 408,458 361

29 6 EMİRHAN GARİP  9A 28 2 27,50 28 2 27,50 18 7 16,25 26 4 25,00 100 15 96,25 408,238 364
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Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Matematik-1 Fen Bilimleri Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,99 6,49 18,36 17,81 6,86 16,09 8,85 4,93 7,62 17,69 6,20 16,14 64,34 24,48 58,21 285,870

Okul Ortalaması 25,08 3,63 24,17 22,63 4,91 21,41 16,51 4,78 15,31 23,62 4,03 22,61 87,84 17,35 83,50 370,320

KATILIMLAR

30 126 CEYHUN TUTU  9E 28 1 27,75 26 4 25,00 19 5 17,75 24 1 23,75 97 11 94,25 408,153 367

31 41 MİRAY BAYSAL  9B 29 1 28,75 25 3 24,25 19 5 17,75 24 6 22,50 97 15 93,25 407,785 371

32 1 FATİH BÖLÜKGİRAY  9A 26 3 25,25 29 1 28,75 18 5 16,75 27 3 26,25 100 12 97,00 406,678 391

33 71 CEYDA NUR KARABÖRK  9D 26 4 25,00 25 5 23,75 20 1 19,75 26 4 25,00 97 14 93,50 406,413 397

34 53 AHMET EMRE OĞUZ  9B 27 3 26,25 29 1 28,75 17 4 16,00 26 3 25,25 99 11 96,25 404,950 416

35 52 YAŞAR KARATOSUN  9B 24 3 23,25 24 6 22,50 20 0 20,00 28 1 27,75 96 10 93,50 404,420 427

36 132 DORUK DİLİÇIKIK  9E 27 3 26,25 24 6 22,50 20 3 19,25 23 1 22,75 94 13 90,75 401,313 484

37 174 HATİCE MEVA AÇICI  9F 23 2 22,50 27 3 26,25 22 1 21,75 23 7 21,25 95 13 91,75 401,050 486

38 78 KEMAL EYMEN ERSAN  9C 27 2 26,50 24 6 22,50 21 5 19,75 23 7 21,25 95 20 90,00 401,015 487

39 160 FURKAN BAŞARAN  9F 24 5 22,75 26 3 25,25 21 8 19,00 27 3 26,25 98 19 93,25 399,545 509

40 10 DORUK ŞAHİN  9A 24 5 22,75 28 2 27,50 19 4 18,00 27 3 26,25 98 14 94,50 399,440 515

41 33 TUANA BİLİCİ  9B 28 2 27,50 27 3 26,25 17 6 15,50 25 5 23,75 97 16 93,00 399,163 521

42 38 ANURİ ESAD DÖNMEZ  9B 23 6 21,50 25 5 23,75 22 4 21,00 26 4 25,00 96 19 91,25 397,490 555

43 63 ŞEVVAL EMSAL TALU  9C 26 3 25,25 22 5 20,75 21 6 19,50 25 5 23,75 94 19 89,25 397,180 561

44 118 ECE NUR ÖZMEN  9D 29 1 28,75 22 8 20,00 17 7 15,25 27 3 26,25 95 19 90,25 396,763 570

45 12  9A 25 4 24,00 23 5 21,75 21 7 19,25 26 4 25,00 95 20 90,00 395,838 588

46 62 MELİSA YAZAR  9C 28 2 27,50 27 3 26,25 17 7 15,25 24 6 22,50 96 18 91,50 394,938 601

47 106 METEHAN ÇAKIR  9D 27 3 26,25 24 6 22,50 18 6 16,50 26 4 25,00 95 19 90,25 394,038 612

48 37 EYLÜL OKUR  9B 26 4 25,00 24 2 23,50 20 2 19,50 21 2 20,50 91 10 88,50 393,720 618

49 44 ECE CEVHER  9B 28 2 27,50 25 5 23,75 15 4 14,00 27 3 26,25 95 14 91,50 393,263 625

50 138 ENES KIRLANGIÇ  9E 26 1 25,75 28 2 27,50 16 2 15,50 23 3 22,25 93 8 91,00 390,645 678

51 98 BERİN GÖÇER  9D 27 2 26,50 24 4 23,00 20 4 19,00 19 4 18,00 90 14 86,50 390,575 681

52 104 AYSİMA KENDİR  9D 24 4 23,00 24 4 23,00 20 1 19,75 23 2 22,50 91 11 88,25 390,353 683

53 121 HAYRUNNİSA AKÇADAĞ  9D 27 3 26,25 24 6 22,50 17 3 16,25 24 1 23,75 92 13 88,75 389,813 696

54 76 BİLGE KAYA  9C 27 3 26,25 22 8 20,00 18 3 17,25 25 5 23,75 92 19 87,25 389,413 702

55 9 ÖZKAY FUAT ÖZÇELİK  9A 27 3 26,25 20 9 17,75 19 6 17,50 26 4 25,00 92 22 86,50 389,093 712

56 47 ECRİN ARAS  9B 27 1 26,75 26 4 25,00 15 8 13,00 26 1 25,75 94 14 90,50 386,755 765

57 105 METEHAN ZORLU  9D 26 1 25,75 25 4 24,00 17 5 15,75 24 4 23,00 92 14 88,50 386,575 773

58 70 AHMET EMRE AVCI  9C 28 1 27,75 24 6 22,50 14 1 13,75 25 3 24,25 91 11 88,25 385,728 792
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Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Matematik-1 Fen Bilimleri Toplam TYT
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Genel Ortalama 19,99 6,49 18,36 17,81 6,86 16,09 8,85 4,93 7,62 17,69 6,20 16,14 64,34 24,48 58,21 285,870

Okul Ortalaması 25,08 3,63 24,17 22,63 4,91 21,41 16,51 4,78 15,31 23,62 4,03 22,61 87,84 17,35 83,50 370,320

KATILIMLAR

59 66 OĞUZ KEREM SARAÇ  9C 25 3 24,25 28 2 27,50 16 7 14,25 26 4 25,00 95 16 91,00 385,255 805

60 3 ASYA ÇALIŞ  9A 28 2 27,50 25 5 23,75 15 6 13,50 25 5 23,75 93 18 88,50 384,813 815

61 181 ZEHRA KARAMAN  9E 25 4 24,00 23 5 21,75 21 7 19,25 22 7 20,25 91 23 85,25 384,200 827

62 95 FATİH SAVAŞ  9D 29 1 28,75 26 3 25,25 12 7 10,25 27 3 26,25 94 14 90,50 384,118 831

63 36 BÜŞRA SARAÇ  9B 26 2 25,50 25 5 23,75 13 2 12,50 29 1 28,75 93 10 90,50 383,993 834

64 8 AHMET EMRE BİLBEN  9A 26 3 25,25 26 4 25,00 14 1 13,75 26 1 25,75 92 9 89,75 383,928 835

65 119 ZEYNEP BAŞPINAR  9A 29 1 28,75 25 5 23,75 13 4 12,00 25 4 24,00 92 14 88,50 383,713 842

66 145 OĞUZHAN OSMA  9E 19 8 17,00 22 7 20,25 23 2 22,50 26 2 25,50 90 19 85,25 379,675 943

67 153 SÜLEYMAN AKIN  9F 27 2 26,50 27 1 26,75 17 1 16,75 15 2 14,50 86 6 84,50 379,113 958

68 112 EMİN OCAK  9D 28 2 27,50 26 4 25,00 14 7 12,25 24 5 22,75 92 18 87,50 379,075 959

69 163 ELA YAĞMUR İLİK  9F 24 3 23,25 25 4 24,00 16 0 16,00 24 1 23,75 89 8 87,00 379,050 961

70 108 EFE NARİN  9D 23 6 21,50 29 1 28,75 19 7 17,25 22 7 20,25 93 21 87,75 378,515 977

71 166 ASYA NİDA ERSOY  9F 28 2 27,50 14 1 13,75 16 6 14,50 28 2 27,50 86 11 83,25 378,450 979

72 87 AYŞE TÜRKAN SOYLU  9C 29 1 28,75 26 3 25,25 23 5 21,75 2 0 2,00 80 9 77,75 378,180 989

73 64 ERAY YAPICI  9F 26 4 25,00 23 7 21,25 16 5 14,75 26 4 25,00 91 20 86,00 378,113 992

74 72 ELİFNAZ ŞAHİN  9C 23 6 21,50 17 2 16,50 23 5 21,75 23 6 21,50 86 19 81,25 377,758 1001

75 257 RADİYE KAHRAMAN  9B 25 4 24,00 21 8 19,00 17 6 15,50 27 2 26,50 90 20 85,00 376,520 1036

76 179 YUSUF KİBARKAYA  9F 26 3 25,25 26 4 25,00 14 0 14,00 23 3 22,25 89 10 86,50 376,515 1037

77 101 RAİF YİĞİT ÇAKIR  9D 27 3 26,25 26 4 25,00 13 6 11,50 26 4 25,00 92 17 87,75 375,838 1051

78 45 ABDULLAH COŞKUN  9B 21 2 20,50 24 3 23,25 19 3 18,25 24 3 23,25 88 11 85,25 375,195 1065

79 55 BARIŞ YAMAN  9B 23 7 21,25 22 8 20,00 20 9 17,75 26 4 25,00 91 28 84,00 373,750 1103

80 180 MUHAMMET MOJABBER  9F 25 4 24,00 23 3 22,25 18 2 17,50 19 2 18,50 85 11 82,25 372,785 1137

81 39 ENES ÇAL  9B 24 6 22,50 25 4 24,00 17 10 14,50 26 3 25,25 92 23 86,25 372,593 1141

82 117 CANSU DOĞANYILMAZ  9B 27 2 26,50 24 3 23,25 16 7 14,25 21 7 19,25 88 19 83,25 372,055 1156

83 17 NİSA Dİ*K  9A 20 6 18,50 26 4 25,00 20 4 19,00 23 4 22,00 89 18 84,50 370,735 1193

84 79 OSMAN BAL  9C 24 6 22,50 25 5 23,75 18 7 16,25 23 7 21,25 90 25 83,75 370,425 1199

85 155 BERAT KARADAĞLI  9F 20 4 19,00 27 2 26,50 19 4 18,00 23 6 21,50 89 16 85,00 369,995 1213

86 149 ARDA ALTINARI  9E 26 3 25,25 23 7 21,25 15 9 12,75 26 4 25,00 90 23 84,25 369,865 1224

87 0 RANA KOÇER  9A 27 3 26,25 6 4 5,00 20 2 19,50 25 5 23,75 78 14 74,50 369,575 1234
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Türkçe Tarih Matematik-1 Fen Bilimleri Toplam TYT
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Genel Ortalama 19,99 6,49 18,36 17,81 6,86 16,09 8,85 4,93 7,62 17,69 6,20 16,14 64,34 24,48 58,21 285,870
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KATILIMLAR

88 161 AYŞE HALE PARLAK  9F 26 4 25,00 26 4 25,00 13 7 11,25 26 4 25,00 91 19 86,25 369,413 1238

89 27 AYŞE ECE BAŞAR  9A 28 2 27,50 21 9 18,75 15 8 13,00 24 6 22,50 88 25 81,75 369,325 1247

90 89 MERVE TERZİ  9C 23 6 21,50 23 5 21,75 18 5 16,75 24 4 23,00 88 20 83,00 368,788 1260

91 93 FURKAN TUŞAN  9D 27 2 26,50 23 7 21,25 13 7 11,25 26 3 25,25 89 19 84,25 368,765 1261

92 120 FATMA BÜLBÜL  9D 23 4 22,00 22 8 20,00 15 2 14,50 28 1 27,75 88 15 84,25 368,533 1269

93 151 BÜŞRA KARAKUŞ  9E 26 4 25,00 24 6 22,50 15 6 13,50 23 3 22,25 88 19 83,25 368,088 1280

94 0 ŞEVVAL UĞUR  9F 27 3 26,25 21 9 18,75 12 1 11,75 27 2 26,50 87 15 83,25 368,050 1283

95 129 ELA GÜRBÜZ  9E 26 4 25,00 13 2 12,50 16 4 15,00 28 2 27,50 83 12 80,00 367,725 1290

96 19 DERİN TÜRKMEN  9A 27 1 26,75 27 3 26,25 13 12 10,00 24 6 22,50 91 22 85,50 367,368 1304

97 92 MERT YETGİN  9D 25 5 23,75 20 10 17,50 15 5 13,75 28 1 27,75 88 21 82,75 367,363 1305

98 135 ARDA ERSAN  9E 26 4 25,00 23 7 21,25 16 9 13,75 24 6 22,50 89 26 82,50 367,338 1307

99 144 BERİTAN D  9E 21 8 19,00 23 7 21,25 19 5 17,75 26 4 25,00 89 24 83,00 366,803 1329

100 75 AHMET EREN UÇARKUŞ  9C 24 5 22,75 26 4 25,00 15 7 13,25 25 4 24,00 90 20 85,00 366,790 1330

101 133 KÜBRA ÇAĞLA YELKEN  9 26 4 25,00 19 10 16,50 16 2 15,50 24 5 22,75 85 21 79,75 366,493 1337

102 30 AYMELEK DİNGİL  9A 28 0 28,00 17 4 16,00 13 6 11,50 26 3 25,25 84 13 80,75 365,638 1364

103 4 GÖKÇE ERDOĞAN  9A 25 3 24,25 22 6 20,50 14 7 12,25 27 2 26,50 88 18 83,50 365,490 1368

104 88 EBRAR COŞKUN  9C 26 3 25,25 20 10 17,50 17 3 16,25 21 9 18,75 84 25 77,75 363,253 1440

105 15 ZEYNEP UĞUR  9A 26 3 25,25 21 4 20,00 15 1 14,75 20 2 19,50 82 10 79,50 363,165 1443

106 138 ECE MİNA YILDIRIM  9E 28 2 27,50 25 5 23,75 10 5 8,75 25 5 23,75 88 17 83,75 362,725 1458

107 49 FATMA EDA BOZKURT  9B 24 6 22,50 19 11 16,25 18 6 16,50 25 5 23,75 86 28 79,00 362,563 1466

108 90 LİVANUR GÜRBÜZ  9C 24 4 23,00 20 7 18,25 16 2 15,50 24 4 23,00 84 17 79,75 362,220 1478

109 0 FATİH İNCİ  9C 22 3 21,25 18 4 17,00 20 0 20,00 19 3 18,25 79 10 76,50 361,615 1500

110 150 CEMİL AYSEKİN  9E 19 7 17,25 26 4 25,00 19 5 17,75 24 6 22,50 88 22 82,50 360,885 1526

111 152 İBRAHİM  9F 27 3 26,25 15 5 13,75 18 6 16,50 19 3 18,25 79 17 74,75 359,825 1561

112 99 ENİS BİÇER  9D 23 4 22,00 25 5 23,75 18 4 17,00 18 7 16,25 84 20 79,00 359,558 1570

113 42 SELİN KILIÇ  9B 27 3 26,25 20 6 18,50 15 7 13,25 22 7 20,25 84 23 78,25 359,208 1585

114 168 İLAYDA GAZİ  9F 27 2 26,50 27 3 26,25 6 2 5,50 28 0 28,00 88 7 86,25 358,865 1596

115 34 ZEYNEP AKSOY  9B 26 4 25,00 21 8 19,00 16 10 13,50 23 7 21,25 86 29 78,75 358,568 1605

116 74 BEDİRHAN KİBAR  9C 27 1 26,75 17 3 16,25 15 5 13,75 21 4 20,00 80 13 76,75 358,480 1608
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Genel Ortalama 19,99 6,49 18,36 17,81 6,86 16,09 8,85 4,93 7,62 17,69 6,20 16,14 64,34 24,48 58,21 285,870

Okul Ortalaması 25,08 3,63 24,17 22,63 4,91 21,41 16,51 4,78 15,31 23,62 4,03 22,61 87,84 17,35 83,50 370,320

KATILIMLAR

117 141 BEKİR TEL  9E 25 3 24,25 16 5 14,75 19 5 17,75 19 5 17,75 79 18 74,50 358,013 1620

118 147 ŞEVVAL NAZ ÇÖRTÜK  9E 24 5 22,75 3 0 3,00 20 2 19,50 27 2 26,50 74 9 71,75 357,538 1639

119 57 UTKU AKÇA  9B 27 3 26,25 14 6 12,50 17 6 15,50 22 8 20,00 80 23 74,25 356,938 1663

120 85 DİLA SARIKAYA  9C 28 1 27,75 25 4 24,00 7 0 7,00 25 4 24,00 85 9 82,75 356,758 1669

121 111 ZEHRA YOLAY  9D 23 3 22,25 28 2 27,50 15 2 14,50 17 3 16,25 83 10 80,50 356,560 1675

122 0 OSMAN BAŞARAN  9F 26 3 25,25 27 2 26,50 11 12 8,00 25 4 24,00 89 21 83,75 355,933 1696

123 136 FEVZİ EFE YÜKSEL  9E 24 3 23,25 27 3 26,25 12 6 10,50 24 5 22,75 87 17 82,75 355,570 1703

124 177 RANA ESKİL  9F 25 4 24,00 25 5 23,75 11 4 10,00 25 3 24,25 86 16 82,00 355,028 1718

125 176 ENDER ÇELENK  9F 25 4 24,00 23 7 21,25 13 6 11,50 24 4 23,00 85 21 79,75 353,890 1758

126 128 CEREN Y  9E 22 7 20,25 22 7 20,25 16 7 14,25 26 4 25,00 86 25 79,75 353,770 1764

127 154 UMUT BATUHAN  9F 21 7 19,25 24 6 22,50 17 4 16,00 23 6 21,50 85 23 79,25 353,668 1769

128 14 EGE TÜRKOĞLU  9A 24 6 22,50 25 5 23,75 11 4 10,00 27 3 26,25 87 18 82,50 353,613 1771

129 18 İLKİM BALIKÇI  9A 28 0 28,00 23 7 21,25 7 3 6,25 26 2 25,50 84 12 81,00 352,443 1805

130 83 ELİF BİRDAL  9C 26 2 25,50 18 2 17,50 11 4 10,00 26 1 25,75 81 9 78,75 352,393 1808

131 146 UMUTCAN DÖNMEZ  9E 21 7 19,25 19 11 16,25 18 6 16,50 26 4 25,00 84 28 77,00 351,943 1827

132 48 EFE AKBULUTLAR  9B 20 7 18,25 12 3 11,25 21 2 20,50 24 4 23,00 77 16 73,00 351,333 1854

133 51 MELEK SU KAYA  9B 26 2 25,50 17 3 16,25 16 6 14,50 18 5 16,75 77 16 73,00 348,743 1948

134 127 SULTAN NİSA ATEŞ  9E 25 3 24,25 21 7 19,25 11 2 10,50 24 0 24,00 81 12 78,00 348,703 1949

135 123 AHMET SERKAN SAYAR  9E 26 3 25,25 16 4 15,00 22 5 20,75 6 0 6,00 70 12 67,00 347,890 1982

136 171 UH* DAĞHAN ÖZ  9F 22 7 20,25 17 5 15,75 17 6 15,50 25 5 23,75 81 23 75,25 347,430 1998

137 0 TUNA DEMİR ÇIKRIKÇI  9D 25 2 24,50 22 5 20,75 14 6 12,50 19 4 18,00 80 17 75,75 347,385 2003

138 35 ASAR KÜÇÜK  9B 23 2 22,50 20 0 20,00 13 2 12,50 22 2 21,50 78 6 76,50 346,025 2054

139 157 MELTEM  AÇIKBAŞ  9F 27 3 26,25 22 8 20,00 10 3 9,25 22 6 20,50 81 20 76,00 344,250 2124

140 0 A TUĞRA GEDİKOĞLU  9E 24 6 22,50 23 7 21,25 13 1 12,75 21 7 19,25 81 21 75,75 344,200 2125

141 165 SUDE ONUŞ  9F 25 2 24,50 24 6 22,50 11 12 8,00 25 5 23,75 85 25 78,75 344,083 2131

142 2 HASAN UZUNAY  9A 25 3 24,25 24 6 22,50 20 2 19,50 2 0 2,00 71 11 68,25 343,218 2168

143 84 MERVE GÖREN  9C 24 5 22,75 25 5 23,75 9 4 8,00 25 1 24,75 83 15 79,25 341,690 2230

144 77 HASAN ARDA GÖK  9C 18 10 15,50 23 7 21,25 18 5 16,75 23 7 21,25 82 29 74,75 338,230 2369

145 131 BENGÜ DİNGİL  9 23 7 21,25 21 9 18,75 13 3 12,25 23 6 21,50 80 25 73,75 337,075 2415
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 173 173 406 8706

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Matematik-1 Fen Bilimleri Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,99 6,49 18,36 17,81 6,86 16,09 8,85 4,93 7,62 17,69 6,20 16,14 64,34 24,48 58,21 285,870

Okul Ortalaması 25,08 3,63 24,17 22,63 4,91 21,41 16,51 4,78 15,31 23,62 4,03 22,61 87,84 17,35 83,50 370,320

KATILIMLAR

146 13 CEMRE İŞİN  9A 24 4 23,00 24 5 22,75 13 4 12,00 18 10 15,50 79 23 73,25 336,660 2436

147 159 DEFNE AÇIK  9F 23 5 21,75 9 3 8,25 19 8 17,00 22 8 20,00 73 24 67,00 336,383 2445

148 29 BEGÜM BUSE SÖNMEZ  9A 24 4 23,00 10 1 9,75 15 1 14,75 21 4 20,00 70 10 67,50 334,213 2519

149 172 ÜLKÜ TOPALOĞLU  9F 23 2 22,50 19 6 17,50 13 5 11,75 20 4 19,00 75 17 70,75 331,363 2627

150 56 ARDA KURT  9B 21 5 19,75 25 5 23,75 13 16 9,00 24 5 22,75 83 31 75,25 328,810 2734

151 140 AHMET KEREM ÇELİK  9E 24 4 23,00 22 5 20,75 7 1 6,75 25 5 23,75 78 15 74,25 328,420 2762

152 156 ALPER ÇAKIROĞLU  9F 24 3 23,25 14 6 12,50 14 11 11,25 22 6 20,50 74 26 67,50 325,770 2856

153 24  9A 17 3 16,25 8 4 7,00 20 3 19,25 23 7 21,25 68 17 63,75 324,228 2913

154 169 YUSUF ARABLIOĞLU  9F 21 8 19,00 17 5 15,75 14 7 12,25 23 4 22,00 75 24 69,00 322,768 2977

155 26 BATUHAN SOYLU  9A 23 7 21,25 24 6 22,50 12 2 11,50 59 15 55,25 322,363 2995

156 91 NEFİDE NUR KIYMACI  9C 22 7 20,25 21 9 18,75 12 2 11,50 20 9 17,75 75 27 68,25 320,190 3077

157 7 MERVE Ö ZTÜRK  9A 22 4 21,00 23 5 21,75 9 6 7,50 22 2 21,50 76 17 71,75 319,995 3084

158 28 İREM BÜYÜKKELEŞ  9A 24 6 22,50 23 7 21,25 7 6 5,50 24 4 23,00 78 23 72,25 319,675 3095

159 69 SAMET YOLCU  9C 18 10 15,50 24 6 22,50 14 11 11,25 24 6 22,50 80 33 71,75 318,243 3161

160 80 MELİH YILDIZ  9C 23 7 21,25 24 6 22,50 10 6 8,50 20 10 17,50 77 29 69,75 317,413 3206

161 64 ZEYNEP GÜL  9C 22 6 20,50 20 8 18,00 13 7 11,25 19 9 16,75 74 30 66,50 316,115 3277

162 82 EMİR KARADEMİR  9B 21 9 18,75 25 5 23,75 6 3 5,25 27 3 26,25 79 20 74,00 315,738 3295

163 20 GAMZE İNCE  9A 23 7 21,25 19 10 16,50 9 8 7,00 25 5 23,75 76 30 68,50 313,630 3388

164 65 MERYEM DABAN  9C 23 5 21,75 23 7 21,25 8 14 4,50 21 9 18,75 75 35 66,25 301,455 3918

165 125 EDA KOCAMANOĞLU  9E 23 6 21,50 25 4 24,00 6 6 4,50 18 5 16,75 72 21 66,75 301,058 3931

166 11 OSMAN YILDIZ  9D 18 7 16,25 19 11 16,25 13 11 10,25 22 8 20,00 72 37 62,75 298,000 4058

167 143 A KEMAL  9E 24 4 23,00 22 7 20,25 1 2 0,50 24 5 22,75 71 18 66,50 295,898 4152

168 102 EREN BALLI  9D 23 6 21,50 11 2 10,50 8 9 5,75 23 5 21,75 65 22 59,50 291,850 4340

169 60 BAHRİ CAN ASLAN  9B 11 8 9,00 18 11 15,25 19 7 17,25 17 10 14,50 65 36 56,00 284,533 4690

170 0 EMRE UYLAŞ  9D 19 4 18,00 18 7 16,25 6 1 5,75 19 6 17,50 62 18 57,50 278,318 4933

171 61 SELİM KÜPELİ  9B 18 12 15,00 20 10 17,50 7 9 4,75 16 14 12,50 61 45 49,75 251,313 5907

172 130 SEFA TALAY  9E 2 1 1,75 7 2 6,50 9 3 8,25 124,163 8227

173 0   0 0 0,00
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 173 173 406 8706

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Matematik-1 Fen Bilimleri Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,99 6,49 18,36 17,81 6,86 16,09 8,85 4,93 7,62 17,69 6,20 16,14 64,34 24,48 58,21 285,870

Okul Ortalaması 25,08 3,63 24,17 22,63 4,91 21,41 16,51 4,78 15,31 23,62 4,03 22,61 87,84 17,35 83,50 370,320

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR MAT1 FEN
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR MAT1 FEN
   9  9A  9B  9C  9D  9E  9F

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
   9  9A  9B  9C  9D  9E  9F



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 173 173 406 8706

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Matematik-1 Fen Bilimleri Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,99 6,49 18,36 17,81 6,86 16,09 8,85 4,93 7,62 17,69 6,20 16,14 64,34 24,48 58,21 285,870

Okul Ortalaması 25,08 3,63 24,17 22,63 4,91 21,41 16,51 4,78 15,31 23,62 4,03 22,61 87,84 17,35 83,50 370,320

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0   0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR MAT1 FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



 9 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 173 173 406 8706

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Matematik-1 Fen Bilimleri Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,99 6,49 18,36 17,81 6,86 16,09 8,85 4,93 7,62 17,69 6,20 16,14 64,34 24,48 58,21 285,870

Okul Ortalaması 25,08 3,63 24,17 22,63 4,91 21,41 16,51 4,78 15,31 23,62 4,03 22,61 87,84 17,35 83,50 370,320

SINIF:  9

KATILIMLAR

1 0 ALPEREN  9 25 4 24,00 24 5 22,75 26 2 25,50 27 3 26,25 102 14 98,50 429,983 121

2 133 KÜBRA ÇAĞLA YELKEN  9 26 4 25,00 19 10 16,50 16 2 15,50 24 5 22,75 85 21 79,75 366,493 1337

3 131 BENGÜ DİNGİL  9 23 7 21,25 21 9 18,75 13 3 12,25 23 6 21,50 80 25 73,75 337,075 2415

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR MAT1 FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



 9A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 173 173 406 8706

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Matematik-1 Fen Bilimleri Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,99 6,49 18,36 17,81 6,86 16,09 8,85 4,93 7,62 17,69 6,20 16,14 64,34 24,48 58,21 285,870

Okul Ortalaması 25,08 3,63 24,17 22,63 4,91 21,41 16,51 4,78 15,31 23,62 4,03 22,61 87,84 17,35 83,50 370,320

SINIF:  9A

KATILIMLAR

1 103 DERİN NAZ YILMAZ  9A 26 4 25,00 24 6 22,50 25 4 24,00 28 2 27,50 103 16 99,00 429,775 126

2 21 EFE KÖĞÇE  9A 28 2 27,50 24 6 22,50 22 5 20,75 29 1 28,75 103 14 99,50 428,250 134

3 11 RÜZGAR DEVECİ  9A 25 5 23,75 28 2 27,50 22 4 21,00 28 2 27,50 103 13 99,75 420,663 204

4 23 ADİL MOTUK  9A 26 4 25,00 25 5 23,75 24 5 22,75 26 4 25,00 101 18 96,50 420,363 208

5 5 EKREM FURKAN ERDEM  9A 30 0 30,00 17 1 16,75 17 0 17,00 29 1 28,75 93 2 92,50 409,723 339

6 6 EMİRHAN GARİP  9A 28 2 27,50 28 2 27,50 18 7 16,25 26 4 25,00 100 15 96,25 408,238 364

7 1 FATİH BÖLÜKGİRAY  9A 26 3 25,25 29 1 28,75 18 5 16,75 27 3 26,25 100 12 97,00 406,678 391

8 10 DORUK ŞAHİN  9A 24 5 22,75 28 2 27,50 19 4 18,00 27 3 26,25 98 14 94,50 399,440 515

9 12  9A 25 4 24,00 23 5 21,75 21 7 19,25 26 4 25,00 95 20 90,00 395,838 588

10 9 ÖZKAY FUAT ÖZÇELİK  9A 27 3 26,25 20 9 17,75 19 6 17,50 26 4 25,00 92 22 86,50 389,093 712

11 3 ASYA ÇALIŞ  9A 28 2 27,50 25 5 23,75 15 6 13,50 25 5 23,75 93 18 88,50 384,813 815

12 8 AHMET EMRE BİLBEN  9A 26 3 25,25 26 4 25,00 14 1 13,75 26 1 25,75 92 9 89,75 383,928 835

13 119 ZEYNEP BAŞPINAR  9A 29 1 28,75 25 5 23,75 13 4 12,00 25 4 24,00 92 14 88,50 383,713 842

14 17 NİSA Dİ*K  9A 20 6 18,50 26 4 25,00 20 4 19,00 23 4 22,00 89 18 84,50 370,735 1193

15 0 RANA KOÇER  9A 27 3 26,25 6 4 5,00 20 2 19,50 25 5 23,75 78 14 74,50 369,575 1234

16 27 AYŞE ECE BAŞAR  9A 28 2 27,50 21 9 18,75 15 8 13,00 24 6 22,50 88 25 81,75 369,325 1247

17 19 DERİN TÜRKMEN  9A 27 1 26,75 27 3 26,25 13 12 10,00 24 6 22,50 91 22 85,50 367,368 1304

18 30 AYMELEK DİNGİL  9A 28 0 28,00 17 4 16,00 13 6 11,50 26 3 25,25 84 13 80,75 365,638 1364

19 4 GÖKÇE ERDOĞAN  9A 25 3 24,25 22 6 20,50 14 7 12,25 27 2 26,50 88 18 83,50 365,490 1368

20 15 ZEYNEP UĞUR  9A 26 3 25,25 21 4 20,00 15 1 14,75 20 2 19,50 82 10 79,50 363,165 1443

21 14 EGE TÜRKOĞLU  9A 24 6 22,50 25 5 23,75 11 4 10,00 27 3 26,25 87 18 82,50 353,613 1771

22 18 İLKİM BALIKÇI  9A 28 0 28,00 23 7 21,25 7 3 6,25 26 2 25,50 84 12 81,00 352,443 1805

23 2 HASAN UZUNAY  9A 25 3 24,25 24 6 22,50 20 2 19,50 2 0 2,00 71 11 68,25 343,218 2168

24 13 CEMRE İŞİN  9A 24 4 23,00 24 5 22,75 13 4 12,00 18 10 15,50 79 23 73,25 336,660 2436

25 29 BEGÜM BUSE SÖNMEZ  9A 24 4 23,00 10 1 9,75 15 1 14,75 21 4 20,00 70 10 67,50 334,213 2519

26 24  9A 17 3 16,25 8 4 7,00 20 3 19,25 23 7 21,25 68 17 63,75 324,228 2913

27 26 BATUHAN SOYLU  9A 23 7 21,25 24 6 22,50 12 2 11,50 59 15 55,25 322,363 2995

28 7 MERVE Ö ZTÜRK  9A 22 4 21,00 23 5 21,75 9 6 7,50 22 2 21,50 76 17 71,75 319,995 3084



 9A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 173 173 406 8706

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Matematik-1 Fen Bilimleri Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,99 6,49 18,36 17,81 6,86 16,09 8,85 4,93 7,62 17,69 6,20 16,14 64,34 24,48 58,21 285,870

Okul Ortalaması 25,08 3,63 24,17 22,63 4,91 21,41 16,51 4,78 15,31 23,62 4,03 22,61 87,84 17,35 83,50 370,320

SINIF:  9A

KATILIMLAR

29 28 İREM BÜYÜKKELEŞ  9A 24 6 22,50 23 7 21,25 7 6 5,50 24 4 23,00 78 23 72,25 319,675 3095

30 20 GAMZE İNCE  9A 23 7 21,25 19 10 16,50 9 8 7,00 25 5 23,75 76 30 68,50 313,630 3388

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR MAT1 FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



 9B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 173 173 406 8706

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Matematik-1 Fen Bilimleri Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,99 6,49 18,36 17,81 6,86 16,09 8,85 4,93 7,62 17,69 6,20 16,14 64,34 24,48 58,21 285,870

Okul Ortalaması 25,08 3,63 24,17 22,63 4,91 21,41 16,51 4,78 15,31 23,62 4,03 22,61 87,84 17,35 83,50 370,320

SINIF:  9B

KATILIMLAR

1 58 ATİLLA YENİÇERİ  9B 30 0 30,00 29 1 28,75 20 7 18,25 28 1 27,75 107 9 104,75 437,325 74

2 50 SÜLEYMAN KIRTIL  9B 25 4 24,00 27 2 26,50 24 3 23,25 27 1 26,75 103 10 100,50 428,320 133

3 59 BURAK UYGUR  9B 28 2 27,50 26 4 25,00 23 3 22,25 23 6 21,50 100 15 96,25 422,513 176

4 54 M BERAT ŞENYURT  9B 28 2 27,50 28 2 27,50 20 6 18,50 25 4 24,00 101 14 97,50 416,250 248

5 46 AHMET EFE BELEN  9B 27 3 26,25 25 5 23,75 22 5 20,75 24 4 23,00 98 17 93,75 411,425 312

6 41 MİRAY BAYSAL  9B 29 1 28,75 25 3 24,25 19 5 17,75 24 6 22,50 97 15 93,25 407,785 371

7 53 AHMET EMRE OĞUZ  9B 27 3 26,25 29 1 28,75 17 4 16,00 26 3 25,25 99 11 96,25 404,950 416

8 52 YAŞAR KARATOSUN  9B 24 3 23,25 24 6 22,50 20 0 20,00 28 1 27,75 96 10 93,50 404,420 427

9 33 TUANA BİLİCİ  9B 28 2 27,50 27 3 26,25 17 6 15,50 25 5 23,75 97 16 93,00 399,163 521

10 38 ANURİ ESAD DÖNMEZ  9B 23 6 21,50 25 5 23,75 22 4 21,00 26 4 25,00 96 19 91,25 397,490 555

11 37 EYLÜL OKUR  9B 26 4 25,00 24 2 23,50 20 2 19,50 21 2 20,50 91 10 88,50 393,720 618

12 44 ECE CEVHER  9B 28 2 27,50 25 5 23,75 15 4 14,00 27 3 26,25 95 14 91,50 393,263 625

13 47 ECRİN ARAS  9B 27 1 26,75 26 4 25,00 15 8 13,00 26 1 25,75 94 14 90,50 386,755 765

14 36 BÜŞRA SARAÇ  9B 26 2 25,50 25 5 23,75 13 2 12,50 29 1 28,75 93 10 90,50 383,993 834

15 257 RADİYE KAHRAMAN  9B 25 4 24,00 21 8 19,00 17 6 15,50 27 2 26,50 90 20 85,00 376,520 1036

16 45 ABDULLAH COŞKUN  9B 21 2 20,50 24 3 23,25 19 3 18,25 24 3 23,25 88 11 85,25 375,195 1065

17 55 BARIŞ YAMAN  9B 23 7 21,25 22 8 20,00 20 9 17,75 26 4 25,00 91 28 84,00 373,750 1103

18 39 ENES ÇAL  9B 24 6 22,50 25 4 24,00 17 10 14,50 26 3 25,25 92 23 86,25 372,593 1141

19 117 CANSU DOĞANYILMAZ  9B 27 2 26,50 24 3 23,25 16 7 14,25 21 7 19,25 88 19 83,25 372,055 1156

20 49 FATMA EDA BOZKURT  9B 24 6 22,50 19 11 16,25 18 6 16,50 25 5 23,75 86 28 79,00 362,563 1466

21 42 SELİN KILIÇ  9B 27 3 26,25 20 6 18,50 15 7 13,25 22 7 20,25 84 23 78,25 359,208 1585

22 34 ZEYNEP AKSOY  9B 26 4 25,00 21 8 19,00 16 10 13,50 23 7 21,25 86 29 78,75 358,568 1605

23 57 UTKU AKÇA  9B 27 3 26,25 14 6 12,50 17 6 15,50 22 8 20,00 80 23 74,25 356,938 1663

24 48 EFE AKBULUTLAR  9B 20 7 18,25 12 3 11,25 21 2 20,50 24 4 23,00 77 16 73,00 351,333 1854

25 51 MELEK SU KAYA  9B 26 2 25,50 17 3 16,25 16 6 14,50 18 5 16,75 77 16 73,00 348,743 1948

26 35 ASAR KÜÇÜK  9B 23 2 22,50 20 0 20,00 13 2 12,50 22 2 21,50 78 6 76,50 346,025 2054

27 56 ARDA KURT  9B 21 5 19,75 25 5 23,75 13 16 9,00 24 5 22,75 83 31 75,25 328,810 2734

28 82 EMİR KARADEMİR  9B 21 9 18,75 25 5 23,75 6 3 5,25 27 3 26,25 79 20 74,00 315,738 3295



 9B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 173 173 406 8706

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Matematik-1 Fen Bilimleri Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,99 6,49 18,36 17,81 6,86 16,09 8,85 4,93 7,62 17,69 6,20 16,14 64,34 24,48 58,21 285,870

Okul Ortalaması 25,08 3,63 24,17 22,63 4,91 21,41 16,51 4,78 15,31 23,62 4,03 22,61 87,84 17,35 83,50 370,320

SINIF:  9B

KATILIMLAR

29 60 BAHRİ CAN ASLAN  9B 11 8 9,00 18 11 15,25 19 7 17,25 17 10 14,50 65 36 56,00 284,533 4690

30 61 SELİM KÜPELİ  9B 18 12 15,00 20 10 17,50 7 9 4,75 16 14 12,50 61 45 49,75 251,313 5907

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR MAT1 FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



 9C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 173 173 406 8706

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Matematik-1 Fen Bilimleri Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,99 6,49 18,36 17,81 6,86 16,09 8,85 4,93 7,62 17,69 6,20 16,14 64,34 24,48 58,21 285,870

Okul Ortalaması 25,08 3,63 24,17 22,63 4,91 21,41 16,51 4,78 15,31 23,62 4,03 22,61 87,84 17,35 83,50 370,320

SINIF:  9C

KATILIMLAR

1 73 İLHAN KARAKURT  9C 27 3 26,25 28 2 27,50 25 1 24,75 29 1 28,75 109 7 107,25 451,688 36

2 86 EYÜP SAKARCA  9C 28 2 27,50 26 4 25,00 24 5 22,75 26 4 25,00 104 15 100,25 433,413 98

3 68 DİYAR UÇAR  9C 29 1 28,75 25 5 23,75 22 2 21,50 23 6 21,50 99 14 95,50 421,763 183

4 81 ÇAĞAN ER  9C 29 1 28,75 28 2 27,50 28 2 27,50 85 5 83,75 416,388 244

5 78 KEMAL EYMEN ERSAN  9C 27 2 26,50 24 6 22,50 21 5 19,75 23 7 21,25 95 20 90,00 401,015 487

6 63 ŞEVVAL EMSAL TALU  9C 26 3 25,25 22 5 20,75 21 6 19,50 25 5 23,75 94 19 89,25 397,180 561

7 62 MELİSA YAZAR  9C 28 2 27,50 27 3 26,25 17 7 15,25 24 6 22,50 96 18 91,50 394,938 601

8 76 BİLGE KAYA  9C 27 3 26,25 22 8 20,00 18 3 17,25 25 5 23,75 92 19 87,25 389,413 702

9 70 AHMET EMRE AVCI  9C 28 1 27,75 24 6 22,50 14 1 13,75 25 3 24,25 91 11 88,25 385,728 792

10 66 OĞUZ KEREM SARAÇ  9C 25 3 24,25 28 2 27,50 16 7 14,25 26 4 25,00 95 16 91,00 385,255 805

11 87 AYŞE TÜRKAN SOYLU  9C 29 1 28,75 26 3 25,25 23 5 21,75 2 0 2,00 80 9 77,75 378,180 989

12 72 ELİFNAZ ŞAHİN  9C 23 6 21,50 17 2 16,50 23 5 21,75 23 6 21,50 86 19 81,25 377,758 1001

13 79 OSMAN BAL  9C 24 6 22,50 25 5 23,75 18 7 16,25 23 7 21,25 90 25 83,75 370,425 1199

14 89 MERVE TERZİ  9C 23 6 21,50 23 5 21,75 18 5 16,75 24 4 23,00 88 20 83,00 368,788 1260

15 75 AHMET EREN UÇARKUŞ  9C 24 5 22,75 26 4 25,00 15 7 13,25 25 4 24,00 90 20 85,00 366,790 1330

16 88 EBRAR COŞKUN  9C 26 3 25,25 20 10 17,50 17 3 16,25 21 9 18,75 84 25 77,75 363,253 1440

17 90 LİVANUR GÜRBÜZ  9C 24 4 23,00 20 7 18,25 16 2 15,50 24 4 23,00 84 17 79,75 362,220 1478

18 0 FATİH İNCİ  9C 22 3 21,25 18 4 17,00 20 0 20,00 19 3 18,25 79 10 76,50 361,615 1500

19 74 BEDİRHAN KİBAR  9C 27 1 26,75 17 3 16,25 15 5 13,75 21 4 20,00 80 13 76,75 358,480 1608

20 85 DİLA SARIKAYA  9C 28 1 27,75 25 4 24,00 7 0 7,00 25 4 24,00 85 9 82,75 356,758 1669

21 83 ELİF BİRDAL  9C 26 2 25,50 18 2 17,50 11 4 10,00 26 1 25,75 81 9 78,75 352,393 1808

22 84 MERVE GÖREN  9C 24 5 22,75 25 5 23,75 9 4 8,00 25 1 24,75 83 15 79,25 341,690 2230

23 77 HASAN ARDA GÖK  9C 18 10 15,50 23 7 21,25 18 5 16,75 23 7 21,25 82 29 74,75 338,230 2369

24 91 NEFİDE NUR KIYMACI  9C 22 7 20,25 21 9 18,75 12 2 11,50 20 9 17,75 75 27 68,25 320,190 3077

25 69 SAMET YOLCU  9C 18 10 15,50 24 6 22,50 14 11 11,25 24 6 22,50 80 33 71,75 318,243 3161

26 80 MELİH YILDIZ  9C 23 7 21,25 24 6 22,50 10 6 8,50 20 10 17,50 77 29 69,75 317,413 3206

27 64 ZEYNEP GÜL  9C 22 6 20,50 20 8 18,00 13 7 11,25 19 9 16,75 74 30 66,50 316,115 3277

28 65 MERYEM DABAN  9C 23 5 21,75 23 7 21,25 8 14 4,50 21 9 18,75 75 35 66,25 301,455 3918



 9C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 173 173 406 8706

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Matematik-1 Fen Bilimleri Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,99 6,49 18,36 17,81 6,86 16,09 8,85 4,93 7,62 17,69 6,20 16,14 64,34 24,48 58,21 285,870

Okul Ortalaması 25,08 3,63 24,17 22,63 4,91 21,41 16,51 4,78 15,31 23,62 4,03 22,61 87,84 17,35 83,50 370,320

SINIF:  9C

KATILIMLAR
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 9D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 173 173 406 8706

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Matematik-1 Fen Bilimleri Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,99 6,49 18,36 17,81 6,86 16,09 8,85 4,93 7,62 17,69 6,20 16,14 64,34 24,48 58,21 285,870

Okul Ortalaması 25,08 3,63 24,17 22,63 4,91 21,41 16,51 4,78 15,31 23,62 4,03 22,61 87,84 17,35 83,50 370,320

SINIF:  9D

KATILIMLAR

1 97 ÇİLEM KARABAYIR  9D 28 1 27,75 26 1 25,75 26 2 25,50 24 4 23,00 104 8 102,00 443,868 53

2 0 MERVE GÜL TERKOS  9D 26 4 25,00 25 5 23,75 27 1 26,75 24 6 22,50 102 16 98,00 432,838 103

3 115 M BİLAL  9D 27 2 26,50 28 2 27,50 21 8 19,00 25 5 23,75 101 17 96,75 413,753 273

4 116 ZEYNEP ÖZERA  9D 29 1 28,75 26 2 25,50 18 3 17,25 25 1 24,75 98 7 96,25 413,498 275

5 137 ECRİN ÖZEL  9D 28 2 27,50 23 3 22,25 20 2 19,50 24 3 23,25 95 10 92,50 408,458 361

6 71 CEYDA NUR KARABÖRK  9D 26 4 25,00 25 5 23,75 20 1 19,75 26 4 25,00 97 14 93,50 406,413 397

7 118 ECE NUR ÖZMEN  9D 29 1 28,75 22 8 20,00 17 7 15,25 27 3 26,25 95 19 90,25 396,763 570

8 106 METEHAN ÇAKIR  9D 27 3 26,25 24 6 22,50 18 6 16,50 26 4 25,00 95 19 90,25 394,038 612

9 98 BERİN GÖÇER  9D 27 2 26,50 24 4 23,00 20 4 19,00 19 4 18,00 90 14 86,50 390,575 681

10 104 AYSİMA KENDİR  9D 24 4 23,00 24 4 23,00 20 1 19,75 23 2 22,50 91 11 88,25 390,353 683

11 121 HAYRUNNİSA AKÇADAĞ  9D 27 3 26,25 24 6 22,50 17 3 16,25 24 1 23,75 92 13 88,75 389,813 696

12 105 METEHAN ZORLU  9D 26 1 25,75 25 4 24,00 17 5 15,75 24 4 23,00 92 14 88,50 386,575 773

13 95 FATİH SAVAŞ  9D 29 1 28,75 26 3 25,25 12 7 10,25 27 3 26,25 94 14 90,50 384,118 831

14 112 EMİN OCAK  9D 28 2 27,50 26 4 25,00 14 7 12,25 24 5 22,75 92 18 87,50 379,075 959

15 108 EFE NARİN  9D 23 6 21,50 29 1 28,75 19 7 17,25 22 7 20,25 93 21 87,75 378,515 977

16 101 RAİF YİĞİT ÇAKIR  9D 27 3 26,25 26 4 25,00 13 6 11,50 26 4 25,00 92 17 87,75 375,838 1051

17 93 FURKAN TUŞAN  9D 27 2 26,50 23 7 21,25 13 7 11,25 26 3 25,25 89 19 84,25 368,765 1261

18 120 FATMA BÜLBÜL  9D 23 4 22,00 22 8 20,00 15 2 14,50 28 1 27,75 88 15 84,25 368,533 1269

19 92 MERT YETGİN  9D 25 5 23,75 20 10 17,50 15 5 13,75 28 1 27,75 88 21 82,75 367,363 1305

20 99 ENİS BİÇER  9D 23 4 22,00 25 5 23,75 18 4 17,00 18 7 16,25 84 20 79,00 359,558 1570

21 111 ZEHRA YOLAY  9D 23 3 22,25 28 2 27,50 15 2 14,50 17 3 16,25 83 10 80,50 356,560 1675

22 0 TUNA DEMİR ÇIKRIKÇI  9D 25 2 24,50 22 5 20,75 14 6 12,50 19 4 18,00 80 17 75,75 347,385 2003

23 11 OSMAN YILDIZ  9D 18 7 16,25 19 11 16,25 13 11 10,25 22 8 20,00 72 37 62,75 298,000 4058

24 102 EREN BALLI  9D 23 6 21,50 11 2 10,50 8 9 5,75 23 5 21,75 65 22 59,50 291,850 4340

25 0 EMRE UYLAŞ  9D 19 4 18,00 18 7 16,25 6 1 5,75 19 6 17,50 62 18 57,50 278,318 4933



 9D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 173 173 406 8706

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Matematik-1 Fen Bilimleri Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,99 6,49 18,36 17,81 6,86 16,09 8,85 4,93 7,62 17,69 6,20 16,14 64,34 24,48 58,21 285,870

Okul Ortalaması 25,08 3,63 24,17 22,63 4,91 21,41 16,51 4,78 15,31 23,62 4,03 22,61 87,84 17,35 83,50 370,320

SINIF:  9D

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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 9E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 173 173 406 8706

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Matematik-1 Fen Bilimleri Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,99 6,49 18,36 17,81 6,86 16,09 8,85 4,93 7,62 17,69 6,20 16,14 64,34 24,48 58,21 285,870

Okul Ortalaması 25,08 3,63 24,17 22,63 4,91 21,41 16,51 4,78 15,31 23,62 4,03 22,61 87,84 17,35 83,50 370,320

SINIF:  9E

KATILIMLAR

1 134 HİLAL YILDIRIM  9E 28 2 27,50 28 2 27,50 23 3 22,25 29 1 28,75 108 8 106,00 445,325 50

2 142 ELİF UYGUN  9E 27 3 26,25 25 3 24,25 25 3 24,25 25 5 23,75 102 14 98,50 430,548 116

3 122 ONUR EGE ŞAHİN  9E 27 3 26,25 25 5 23,75 21 6 19,50 26 4 25,00 99 18 94,50 410,513 326

4 126 CEYHUN TUTU  9E 28 1 27,75 26 4 25,00 19 5 17,75 24 1 23,75 97 11 94,25 408,153 367

5 132 DORUK DİLİÇIKIK  9E 27 3 26,25 24 6 22,50 20 3 19,25 23 1 22,75 94 13 90,75 401,313 484

6 138 ENES KIRLANGIÇ  9E 26 1 25,75 28 2 27,50 16 2 15,50 23 3 22,25 93 8 91,00 390,645 678

7 181 ZEHRA KARAMAN  9E 25 4 24,00 23 5 21,75 21 7 19,25 22 7 20,25 91 23 85,25 384,200 827

8 145 OĞUZHAN OSMA  9E 19 8 17,00 22 7 20,25 23 2 22,50 26 2 25,50 90 19 85,25 379,675 943

9 149 ARDA ALTINARI  9E 26 3 25,25 23 7 21,25 15 9 12,75 26 4 25,00 90 23 84,25 369,865 1224

10 151 BÜŞRA KARAKUŞ  9E 26 4 25,00 24 6 22,50 15 6 13,50 23 3 22,25 88 19 83,25 368,088 1280

11 129 ELA GÜRBÜZ  9E 26 4 25,00 13 2 12,50 16 4 15,00 28 2 27,50 83 12 80,00 367,725 1290

12 135 ARDA ERSAN  9E 26 4 25,00 23 7 21,25 16 9 13,75 24 6 22,50 89 26 82,50 367,338 1307

13 144 BERİTAN D  9E 21 8 19,00 23 7 21,25 19 5 17,75 26 4 25,00 89 24 83,00 366,803 1329

14 138 ECE MİNA YILDIRIM  9E 28 2 27,50 25 5 23,75 10 5 8,75 25 5 23,75 88 17 83,75 362,725 1458

15 150 CEMİL AYSEKİN  9E 19 7 17,25 26 4 25,00 19 5 17,75 24 6 22,50 88 22 82,50 360,885 1526

16 141 BEKİR TEL  9E 25 3 24,25 16 5 14,75 19 5 17,75 19 5 17,75 79 18 74,50 358,013 1620

17 147 ŞEVVAL NAZ ÇÖRTÜK  9E 24 5 22,75 3 0 3,00 20 2 19,50 27 2 26,50 74 9 71,75 357,538 1639

18 136 FEVZİ EFE YÜKSEL  9E 24 3 23,25 27 3 26,25 12 6 10,50 24 5 22,75 87 17 82,75 355,570 1703

19 128 CEREN Y  9E 22 7 20,25 22 7 20,25 16 7 14,25 26 4 25,00 86 25 79,75 353,770 1764

20 146 UMUTCAN DÖNMEZ  9E 21 7 19,25 19 11 16,25 18 6 16,50 26 4 25,00 84 28 77,00 351,943 1827

21 127 SULTAN NİSA ATEŞ  9E 25 3 24,25 21 7 19,25 11 2 10,50 24 0 24,00 81 12 78,00 348,703 1949

22 123 AHMET SERKAN SAYAR  9E 26 3 25,25 16 4 15,00 22 5 20,75 6 0 6,00 70 12 67,00 347,890 1982

23 0 A TUĞRA GEDİKOĞLU  9E 24 6 22,50 23 7 21,25 13 1 12,75 21 7 19,25 81 21 75,75 344,200 2125

24 140 AHMET KEREM ÇELİK  9E 24 4 23,00 22 5 20,75 7 1 6,75 25 5 23,75 78 15 74,25 328,420 2762

25 125 EDA KOCAMANOĞLU  9E 23 6 21,50 25 4 24,00 6 6 4,50 18 5 16,75 72 21 66,75 301,058 3931

26 143 A KEMAL  9E 24 4 23,00 22 7 20,25 1 2 0,50 24 5 22,75 71 18 66,50 295,898 4152

27 130 SEFA TALAY  9E 2 1 1,75 7 2 6,50 9 3 8,25 124,163 8227



 9E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 173 173 406 8706

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Matematik-1 Fen Bilimleri Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,99 6,49 18,36 17,81 6,86 16,09 8,85 4,93 7,62 17,69 6,20 16,14 64,34 24,48 58,21 285,870

Okul Ortalaması 25,08 3,63 24,17 22,63 4,91 21,41 16,51 4,78 15,31 23,62 4,03 22,61 87,84 17,35 83,50 370,320

SINIF:  9E

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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 9F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 173 173 406 8706

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Matematik-1 Fen Bilimleri Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,99 6,49 18,36 17,81 6,86 16,09 8,85 4,93 7,62 17,69 6,20 16,14 64,34 24,48 58,21 285,870

Okul Ortalaması 25,08 3,63 24,17 22,63 4,91 21,41 16,51 4,78 15,31 23,62 4,03 22,61 87,84 17,35 83,50 370,320

SINIF:  9F

KATILIMLAR

1 167 NURHAYAT UZUN  9F 30 0 30,00 26 4 25,00 19 3 18,25 26 4 25,00 101 11 98,25 423,013 170

2 173 YASİN ELBİR  9F 28 1 27,75 23 7 21,25 22 4 21,00 27 3 26,25 100 15 96,25 421,815 182

3 158 EMİRHAN NARMAN  9F 28 2 27,50 20 8 18,00 22 5 20,75 27 3 26,25 97 18 92,50 413,035 284

4 178 YİĞİT KÖSE  9F 28 0 28,00 23 5 21,75 20 2 19,50 25 4 24,00 96 11 93,25 411,390 313

5 0 ELİF NAZ TÖRER  9F 27 3 26,25 22 5 20,75 20 6 18,50 29 0 29,00 98 14 94,50 409,603 340

6 174 HATİCE MEVA AÇICI  9F 23 2 22,50 27 3 26,25 22 1 21,75 23 7 21,25 95 13 91,75 401,050 486

7 160 FURKAN BAŞARAN  9F 24 5 22,75 26 3 25,25 21 8 19,00 27 3 26,25 98 19 93,25 399,545 509

8 153 SÜLEYMAN AKIN  9F 27 2 26,50 27 1 26,75 17 1 16,75 15 2 14,50 86 6 84,50 379,113 958

9 163 ELA YAĞMUR İLİK  9F 24 3 23,25 25 4 24,00 16 0 16,00 24 1 23,75 89 8 87,00 379,050 961

10 166 ASYA NİDA ERSOY  9F 28 2 27,50 14 1 13,75 16 6 14,50 28 2 27,50 86 11 83,25 378,450 979

11 64 ERAY YAPICI  9F 26 4 25,00 23 7 21,25 16 5 14,75 26 4 25,00 91 20 86,00 378,113 992

12 179 YUSUF KİBARKAYA  9F 26 3 25,25 26 4 25,00 14 0 14,00 23 3 22,25 89 10 86,50 376,515 1037

13 180 MUHAMMET MOJABBER  9F 25 4 24,00 23 3 22,25 18 2 17,50 19 2 18,50 85 11 82,25 372,785 1137

14 155 BERAT KARADAĞLI  9F 20 4 19,00 27 2 26,50 19 4 18,00 23 6 21,50 89 16 85,00 369,995 1213

15 161 AYŞE HALE PARLAK  9F 26 4 25,00 26 4 25,00 13 7 11,25 26 4 25,00 91 19 86,25 369,413 1238

16 0 ŞEVVAL UĞUR  9F 27 3 26,25 21 9 18,75 12 1 11,75 27 2 26,50 87 15 83,25 368,050 1283

17 152 İBRAHİM  9F 27 3 26,25 15 5 13,75 18 6 16,50 19 3 18,25 79 17 74,75 359,825 1561

18 168 İLAYDA GAZİ  9F 27 2 26,50 27 3 26,25 6 2 5,50 28 0 28,00 88 7 86,25 358,865 1596

19 0 OSMAN BAŞARAN  9F 26 3 25,25 27 2 26,50 11 12 8,00 25 4 24,00 89 21 83,75 355,933 1696

20 177 RANA ESKİL  9F 25 4 24,00 25 5 23,75 11 4 10,00 25 3 24,25 86 16 82,00 355,028 1718

21 176 ENDER ÇELENK  9F 25 4 24,00 23 7 21,25 13 6 11,50 24 4 23,00 85 21 79,75 353,890 1758

22 154 UMUT BATUHAN  9F 21 7 19,25 24 6 22,50 17 4 16,00 23 6 21,50 85 23 79,25 353,668 1769

23 171 UH* DAĞHAN ÖZ  9F 22 7 20,25 17 5 15,75 17 6 15,50 25 5 23,75 81 23 75,25 347,430 1998

24 157 MELTEM  AÇIKBAŞ  9F 27 3 26,25 22 8 20,00 10 3 9,25 22 6 20,50 81 20 76,00 344,250 2124

25 165 SUDE ONUŞ  9F 25 2 24,50 24 6 22,50 11 12 8,00 25 5 23,75 85 25 78,75 344,083 2131

26 159 DEFNE AÇIK  9F 23 5 21,75 9 3 8,25 19 8 17,00 22 8 20,00 73 24 67,00 336,383 2445

27 172 ÜLKÜ TOPALOĞLU  9F 23 2 22,50 19 6 17,50 13 5 11,75 20 4 19,00 75 17 70,75 331,363 2627

28 156 ALPER ÇAKIROĞLU  9F 24 3 23,25 14 6 12,50 14 11 11,25 22 6 20,50 74 26 67,50 325,770 2856



 9F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 173 173 406 8706

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Matematik-1 Fen Bilimleri Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,99 6,49 18,36 17,81 6,86 16,09 8,85 4,93 7,62 17,69 6,20 16,14 64,34 24,48 58,21 285,870

Okul Ortalaması 25,08 3,63 24,17 22,63 4,91 21,41 16,51 4,78 15,31 23,62 4,03 22,61 87,84 17,35 83,50 370,320

SINIF:  9F

KATILIMLAR

29 169 YUSUF ARABLIOĞLU  9F 21 8 19,00 17 5 15,75 14 7 12,25 23 4 22,00 75 24 69,00 322,768 2977
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SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 1 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 0,00 82,50 57,17

Soru No



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN 0  9

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
429,983 285,870 1 8 8 8 121

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 3 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 4 24,00 80 23,42 24,17 18,36

Tarih 30 24 5 22,75 76 19,33 21,41 16,09

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 17,75 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 27 3 26,25 88 23,50 22,61 16,14

Toplam: 120 102 14 98,50 82 84,00 82,50 57,17

Türkçe D aDCBCbBCADAdDEAABDDBCBdEACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AbBbACDBBCCECeBAA BAABCbDBABaC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik   CDCEDCCBDEAaABEAABdACEBADCAB

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen eEBcCACBCCADDADCEADBEBEeCBCDBB

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 25 4 83

Türkçe 30 25 4 83

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 24 5 80

Tarih 30 24 5 80

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 0 0
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0

Matematik 30 26 2 87

Matematik-1 30 26 2 87

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 4 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fen 30 27 3 90

Fen Bilimleri 30 27 3 90

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BENGÜ DİNGİL 131  9

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,075 285,870 3 145 145 147 2415

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 3 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 23,42 24,17 18,36

Tarih 30 21 9 18,75 63 19,33 21,41 16,09

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 17,75 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 23 6 21,50 72 23,50 22,61 16,14

Toplam: 120 80 25 73,75 61 84,00 82,50 57,17

Türkçe DaBDCBCCBdADAdDEAAaaDBCBCEACdd

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AEBCACDBBCaECdBeAbabAeCEcaABBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik    b EDCCB  AbA EAdBCAC       

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen cEe CACBCbADDADCEADBEBEAbBCDac

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 23 7 77

Türkçe 30 23 7 77

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sosyal 30 21 9 70

Tarih 30 21 9 70

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 13 3 43

Matematik-1 30 13 3 43

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen 30 23 6 77

Fen Bilimleri 30 23 6 77

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA ÇAĞLA YELKEN 133  9

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,493 285,870 2 101 101 102 1337

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 3 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 23,42 24,17 18,36

Tarih 30 19 10 16,50 55 19,33 21,41 16,09

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 17,75 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 24 5 22,75 76 23,50 22,61 16,14

Toplam: 120 85 21 79,75 66 84,00 82,50 57,17

Türkçe DCBCCBbADAdDEAAaaDBCBCEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal ACDBBCaECdBeAbB deAbeCbcBABBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDCCd  A ABEAdBCAC      BC  D 

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBdCADDADCEADBEBEAeBCDBceEe 

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 26 4 87

Türkçe 30 26 4 87

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 19 10 63

Tarih 30 19 10 63

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 16 2 53

Matematik-1 30 16 2 53

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 0 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen 30 24 5 80

Fen Bilimleri 30 24 5 80

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
12  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
395,838 285,870 9 45 45 45 588

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 4 24,00 80 24,60 24,17 18,36

Tarih 30 23 5 21,75 73 20,92 21,41 16,09

Matematik-1 30 21 7 19,25 64 15,22 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 26 4 25,00 83 23,02 22,61 16,14

Toplam: 120 95 20 90,00 75 83,08 82,50 57,17

Türkçe DEBcCBCCBCADAdDEAA DDBCaCEACbB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AaBCACDBBCCECeBbA BeABCbDB BBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik CEbeeEDCCBacADABEAcBdAC BADCA 

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen eEaACACBCCAcDADCEADBEcEACBCDBB

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 25 4 83

Türkçe 30 25 4 83

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 23 5 77

Tarih 30 23 5 77

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 0 0
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 21 7 70

Matematik-1 30 21 7 70

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 3 1 75
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen 30 26 4 87

Fen Bilimleri 30 26 4 87

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
24  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,228 285,870 26 153 153 158 2913

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 3 16,25 54 24,60 24,17 18,36

Tarih 30 8 4 7,00 23 20,92 21,41 16,09

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 15,22 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 23 7 21,25 71 23,02 22,61 16,14

Toplam: 120 68 17 63,75 53 83,08 82,50 57,17

Türkçe DCBCC b DAE     DDd  a ACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal  e                A BebDBcBBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDCCBa ADABEAAB AdE AaCA  E  C

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCbDDADCEADBEBEAaBeDcdcEeA

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 17 3 57

Türkçe 30 17 3 57

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 1 60
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 1 0 33
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 8 4 27

Tarih 30 8 4 27

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 0 25
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 0 0
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 0 33
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 0 0
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 20 3 67

Matematik-1 30 20 3 67

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 0 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen 30 23 7 77

Fen Bilimleri 30 23 7 77

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ADİL MOTUK 23  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
420,363 285,870 4 17 17 17 208

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 24,60 24,17 18,36

Tarih 30 25 5 23,75 79 20,92 21,41 16,09

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 15,22 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 26 4 25,00 83 23,02 22,61 16,14

Toplam: 120 101 18 96,50 80 83,08 82,50 57,17

Türkçe DCBCdBCADAdDEAcBDDBCdCEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal AbDBBCCECABAADBeBbAEaCbDBABBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDCCBaEADABEAABdACE AaCAeCEeDC

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCADDAcCEAaBEBEACBeDBBDEeA

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 26 4 87

Türkçe 30 26 4 87

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 25 5 83

Tarih 30 25 5 83

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 24 5 80

Matematik-1 30 24 5 80

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 1 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen 30 26 4 87

Fen Bilimleri 30 26 4 87

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EMRE BİLBEN 8  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,928 285,870 12 64 64 64 835

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 3 25,25 84 24,60 24,17 18,36

Tarih 30 26 4 25,00 83 20,92 21,41 16,09

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 15,22 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 26 1 25,75 86 23,02 22,61 16,14

Toplam: 120 92 9 89,75 75 83,08 82,50 57,17

Türkçe DEBDCBC BCdDbEDEAABDDBCaCEACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AdBCACDBBCeECABbADBAABCbDBABBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik    e EDCCBDEAD B A B A     C  

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen  Ee CACBCCADDADCEAD EBEACBCDBB

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 26 3 87

Türkçe 30 26 3 87

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 26 4 87

Tarih 30 26 4 87

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 14 1 47

Matematik-1 30 14 1 47

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen 30 26 1 87

Fen Bilimleri 30 26 1 87

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 1 0 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA ÇALIŞ 3  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
384,813 285,870 11 60 60 60 815

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 24,60 24,17 18,36

Tarih 30 25 5 23,75 79 20,92 21,41 16,09

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 15,22 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 25 5 23,75 79 23,02 22,61 16,14

Toplam: 120 93 18 88,50 74 83,08 82,50 57,17

Türkçe DCBCCBCADAdeEAABDDBCBCEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal ACDBBCaECABAADBABdAbBCbcBABBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik da CBecA ABEA BaACEBA dA    D 

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCAcDADCEADBEdEeCBCDBBcEaA

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 28 2 93

Türkçe 30 28 2 93

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 25 5 83

Tarih 30 25 5 83

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 15 6 50

Matematik-1 30 15 6 50

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 1 1 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 3 0 75
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen 30 25 5 83

Fen Bilimleri 30 25 5 83

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYMELEK DİNGİL 30  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,638 285,870 18 102 102 103 1364

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 0 28,00 93 24,60 24,17 18,36

Tarih 30 17 4 16,00 53 20,92 21,41 16,09

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 15,22 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 26 3 25,25 84 23,02 22,61 16,14

Toplam: 120 84 13 80,75 67 83,08 82,50 57,17

Türkçe DCBCCBCADAEDEAABDDB  CEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal A DBBbCECAB ADB BC a eb    BCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EcCCB E  AB A BCA d ba Ad  eD 

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCAcDADCEADBEBEACBCDB DEeb

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 28 0 93

Türkçe 30 28 0 93

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 0 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 17 4 57

Tarih 30 17 4 57

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 3 0 75
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 1 0
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 13 6 43

Matematik-1 30 13 6 43

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 1 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen 30 26 3 87

Fen Bilimleri 30 26 3 87

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ECE BAŞAR 27  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,325 285,870 16 89 89 90 1247

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 24,60 24,17 18,36

Tarih 30 21 9 18,75 63 20,92 21,41 16,09

Matematik-1 30 15 8 13,00 43 15,22 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 24 6 22,50 75 23,02 22,61 16,14

Toplam: 120 88 25 81,75 68 83,08 82,50 57,17

Türkçe DCBCCBCADAEDEAAaDDBCBdEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal AbaBBCCECdBbADBABdAdcCbbBABBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik aDCCBDcAebcEAABCACEadc   C    

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCADDADCcAcBEeEACBCDBBeEeb

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 28 2 93

Türkçe 30 28 2 93

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 21 9 70

Tarih 30 21 9 70

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 15 8 50

Matematik-1 30 15 8 50

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 0 2 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 1 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen 30 24 6 80

Fen Bilimleri 30 24 6 80

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN SOYLU 26  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,363 285,870 27 155 155 161 2995

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 24,60 24,17 18,36

Matematik-1 30 24 6 22,50 75 15,22 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 12 2 11,50 38 23,02 22,61 16,14

Toplam: 120 59 15 55,25 46 83,08 82,50 57,17

Türkçe cEBDCBCbBaADAEDdAAcDDaCaCEACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Matematik CceDCEDCCBDEADABbAABdACEBAbCAa

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen DEeACACBCCADeA                

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 23 7 77

Türkçe 30 23 7 77

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Matematik 30 24 6 80

Matematik-1 30 24 6 80

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 3 1 75
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fen 30 12 2 40

Fen Bilimleri 30 12 2 40

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
Kromozomun yapısını açıklar. 1 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 0 0
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM BUSE SÖNMEZ 29  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,213 285,870 25 148 148 151 2519

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 4 23,00 77 24,60 24,17 18,36

Tarih 30 10 1 9,75 33 20,92 21,41 16,09

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 15,22 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 21 4 20,00 67 23,02 22,61 16,14

Toplam: 120 70 10 67,50 56 83,08 82,50 57,17

Türkçe cCBCCBC DAdDEAABDDBCBCcACbB DE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal        E    A B B e  C  B BBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDCCBDcA ABEA B AC   D        

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBC d  eDCEA BEBEACBCaBBDEe 

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 24 4 80

Türkçe 30 24 4 80

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67

Sosyal 30 10 1 33

Tarih 30 10 1 33

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 3 0 75
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 1 0
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 0 0
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 0 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 15 1 50

Matematik-1 30 15 1 50

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 0 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen 30 21 4 70

Fen Bilimleri 30 21 4 70

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE İŞİN 13  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,660 285,870 24 146 146 148 2436

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 4 23,00 77 24,60 24,17 18,36

Tarih 30 24 5 22,75 76 20,92 21,41 16,09

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 15,22 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 18 10 15,50 52 23,02 22,61 16,14

Toplam: 120 79 23 73,25 61 83,08 82,50 57,17

Türkçe DEBDCBC BbADAEDEAA aDBCdCEACbB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal A BeAaDaBdCECABeADBAABCEDBABBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik    D EDCCB cA  eEAcBdAC    C  

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen aEecaACBCCdaDAbCcA BEBEAaBCc B

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 24 4 80

Türkçe 30 24 4 80

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 24 5 80

Tarih 30 24 5 80

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 13 4 43

Matematik-1 30 13 4 43

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 1 1 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen 30 18 10 60

Fen Bilimleri 30 18 10 60

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN NAZ YILMAZ 103  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
429,775 285,870 1 9 9 9 126

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 24,60 24,17 18,36

Tarih 30 24 6 22,50 75 20,92 21,41 16,09

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 15,22 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 28 2 27,50 92 23,02 22,61 16,14

Toplam: 120 103 16 99,00 83 83,08 82,50 57,17

Türkçe DEBDCBCCBCeDAdcEAABDDBCaCEACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AaBCAdDBBCCECdBbADBAAcCbDBABBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik C CDCEDCCBDcAcABEAABCACEBcDCAa

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen DEBdCACBCCdDDADCEADBEBEACBCDBB

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 26 4 87

Türkçe 30 26 4 87

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 24 6 80

Tarih 30 24 6 80

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 25 4 83

Matematik-1 30 25 4 83

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 4 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fen 30 28 2 93

Fen Bilimleri 30 28 2 93

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN TÜRKMEN 19  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,368 285,870 17 96 96 97 1304

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 1 26,75 89 24,60 24,17 18,36

Tarih 30 27 3 26,25 88 20,92 21,41 16,09

Matematik-1 30 13 12 10,00 33 15,22 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 24 6 22,50 75 23,02 22,61 16,14

Toplam: 120 91 22 85,50 71 83,08 82,50 57,17

Türkçe DEBDCBCCBCA A DdAABDDBCBCEACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AbBCACDBBCeECABAADBAABCEDBeBBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik  a cbEDaCBcdbb BEAcBCA EBe bAa

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen bEeAaACaCCADDADCEADBEBdeCBCDBB

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 27 1 90

Türkçe 30 27 1 90

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 27 3 90

Tarih 30 27 3 90

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 13 12 43

Matematik-1 30 13 12 43

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 3 0 75
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fen 30 24 6 80

Fen Bilimleri 30 24 6 80

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 0 1 0
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK ŞAHİN 10  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
399,440 285,870 8 40 40 40 515

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 5 22,75 76 24,60 24,17 18,36

Tarih 30 28 2 27,50 92 20,92 21,41 16,09

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 15,22 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 27 3 26,25 88 23,02 22,61 16,14

Toplam: 120 98 14 94,50 79 83,08 82,50 57,17

Türkçe DbBe BCADAEDbAAaDDBCBCbACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal bCDBBCeECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDCCBDEbDABEA BdACE   CdB   eC

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCdADDADCEADBEBEACBCDBBeEaA

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 24 5 80

Türkçe 30 24 5 80

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 28 2 93

Tarih 30 28 2 93

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 19 4 63

Matematik-1 30 19 4 63

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 0 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen 30 27 3 90

Fen Bilimleri 30 27 3 90

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EFE KÖĞÇE 21  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
428,250 285,870 2 11 11 11 134

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 24,60 24,17 18,36

Tarih 30 24 6 22,50 75 20,92 21,41 16,09

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 15,22 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 29 1 28,75 96 23,02 22,61 16,14

Toplam: 120 103 14 99,50 83 83,08 82,50 57,17

Türkçe DCBCCBCADAdDEAABDDBCaCEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal ACDBBCCECABbADBABeAaBCbDBcBeCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDeCBacADABEAABC CEB bCABC CDe

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBcEBA

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 28 2 93

Türkçe 30 28 2 93

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 24 6 80

Tarih 30 24 6 80

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0

Matematik 30 22 5 73

Matematik-1 30 22 5 73

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 3 0 75
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen 30 29 1 97

Fen Bilimleri 30 29 1 97

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EGE TÜRKOĞLU 14  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,613 285,870 21 128 128 129 1771

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 24,60 24,17 18,36

Tarih 30 25 5 23,75 79 20,92 21,41 16,09

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 15,22 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 27 3 26,25 88 23,02 22,61 16,14

Toplam: 120 87 18 82,50 69 83,08 82,50 57,17

Türkçe DEBDCBCCBCADAdDEAAaaDBCddbACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AEBebCDBBCeECdBAADBAABCEDBABaC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik    c ED CBD   d E bB ACE d  A 

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen eEBdCACBCCAcDADCEADBEBEACBCDBB

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 24 6 80

Türkçe 30 24 6 80

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 25 5 83

Tarih 30 25 5 83

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0

Matematik 30 11 4 37

Matematik-1 30 11 4 37

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 1 0 25
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen 30 27 3 90

Fen Bilimleri 30 27 3 90

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM FURKAN ERDEM 5  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
409,723 285,870 5 26 26 26 339

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 30 0 30,00 100 24,60 24,17 18,36

Tarih 30 17 1 16,75 56 20,92 21,41 16,09

Matematik-1 30 17 0 17,00 57 15,22 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 29 1 28,75 96 23,02 22,61 16,14

Toplam: 120 93 2 92,50 77 83,08 82,50 57,17

Türkçe DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AEBCACDBBCeECABAA  A          

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik C C  EDCCBDEA ABEAABC         

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen eEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 30 0 100

Türkçe 30 30 0 100

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 17 1 57

Tarih 30 17 1 57

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 3 0 75
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 0 0
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 0 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 0 0

Matematik 30 17 0 57

Matematik-1 30 17 0 57

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen 30 29 1 97

Fen Bilimleri 30 29 1 97

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN GARİP 6  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
408,238 285,870 6 29 29 29 364

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 24,60 24,17 18,36

Tarih 30 28 2 27,50 92 20,92 21,41 16,09

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 15,22 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 26 4 25,00 83 23,02 22,61 16,14

Toplam: 120 100 15 96,25 80 83,08 82,50 57,17

Türkçe cCBCCBCADAEDEAABDDBCBCbACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal bCDBBCCECABAADBABCAaBCEDBABBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDCCBDEAcbBEAAaddCEBAcCA     e

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCADDADCEADBEBEACBCcBBDbed

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 28 2 93

Türkçe 30 28 2 93

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 28 2 93

Tarih 30 28 2 93

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 18 7 60

Matematik-1 30 18 7 60

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 1 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen 30 26 4 87

Fen Bilimleri 30 26 4 87

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH BÖLÜKGİRAY 1  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
406,678 285,870 7 32 32 32 391

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 3 25,25 84 24,60 24,17 18,36

Tarih 30 29 1 28,75 96 20,92 21,41 16,09

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 15,22 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 27 3 26,25 88 23,02 22,61 16,14

Toplam: 120 100 12 97,00 81 83,08 82,50 57,17

Türkçe DEBDCBCCBCADAdDEAA DDBCaaEACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AEBCACDBBCCECABAADBAABCbDBABBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik   eDbEDeCBD Ae BEA BdACE ADCA 

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen cEeACACBCCADDADCEADBEBEeCBCDBB

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 26 3 87

Türkçe 30 26 3 87

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 29 1 97

Tarih 30 29 1 97

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 18 5 60

Matematik-1 30 18 5 60

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 1 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen 30 27 3 90

Fen Bilimleri 30 27 3 90

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE İNCE 20  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,630 285,870 30 163 163 174 3388

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 24,60 24,17 18,36

Tarih 30 19 10 16,50 55 20,92 21,41 16,09

Matematik-1 30 9 8 7,00 23 15,22 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 25 5 23,75 79 23,02 22,61 16,14

Toplam: 120 76 30 68,50 57 83,08 82,50 57,17

Türkçe DCBCaBdADbdDEAAcDDBCBCcACbBBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal AC BBCCdCAabADBAadAaBCbaBcBaCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDeCBacA  dEAccCcC           e

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCADDADCcADBbBEeCBCDBBbEaA

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 23 7 77

Türkçe 30 23 7 77

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 19 10 63

Tarih 30 19 10 63

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0

Matematik 30 9 8 30

Matematik-1 30 9 8 30

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 1 1 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 1 1 25
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen 30 25 5 83

Fen Bilimleri 30 25 5 83

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE ERDOĞAN 4  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,490 285,870 19 103 103 104 1368

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 3 24,25 81 24,60 24,17 18,36

Tarih 30 22 6 20,50 68 20,92 21,41 16,09

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 15,22 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 27 2 26,50 88 23,02 22,61 16,14

Toplam: 120 88 18 83,50 70 83,08 82,50 57,17

Türkçe DCBbC CADAdeEAA DDBCBCEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal ACDB CeECeB ADBABdAdBbEDBdBBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EadCBaEA cBEA BC CE baCA    c 

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen  ACBCCADDADCEADBEBEAaBCDBBcEBA

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 25 3 83

Türkçe 30 25 3 83

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 22 6 73

Tarih 30 22 6 73

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 14 7 47

Matematik-1 30 14 7 47

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 1 0 25
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen 30 27 2 90

Fen Bilimleri 30 27 2 90

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN UZUNAY 2  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,218 285,870 23 142 142 144 2168

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 3 24,25 81 24,60 24,17 18,36

Tarih 30 24 6 22,50 75 20,92 21,41 16,09

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 15,22 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 2 0 2,00 7 23,02 22,61 16,14

Toplam: 120 71 11 68,25 57 83,08 82,50 57,17

Türkçe DEBaCBCCBC D EDEAAcDaBCBCEACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AEBCACeBBCCaeABAADBeAcCbDBABBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik C  DCEDCCB EADABEAcB ACEdA    

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen             D D               

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 25 3 83

Türkçe 30 25 3 83

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 2 0 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 24 6 80

Tarih 30 24 6 80

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 20 2 67

Matematik-1 30 20 2 67

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 1 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen 30 2 0 7

Fen Bilimleri 30 2 0 7

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Vidayı tanımlar. 1 0 0 0
Eğik düzlemi tanımlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
Kromozomun yapısını açıklar. 1 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 0 0
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İLKİM BALIKÇI 18  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,443 285,870 22 129 129 130 1805

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 0 28,00 93 24,60 24,17 18,36

Tarih 30 23 7 21,25 71 20,92 21,41 16,09

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 15,22 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 26 2 25,50 85 23,02 22,61 16,14

Toplam: 120 84 12 81,00 68 83,08 82,50 57,17

Türkçe DEB CBCCBCADAEDEAABDDBC CEACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AaBeAdDBBCCECABbAbBeAcCEDBABBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik      EaCCc E   c A B   E      

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen D  ACACaCCADDADCEADBEBEAaBCDBB

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 28 0 93

Türkçe 30 28 0 93

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 0 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 23 7 77

Tarih 30 23 7 77

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 7 3 23

Matematik-1 30 7 3 23

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 1 0 25
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 1 1 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen 30 26 2 87

Fen Bilimleri 30 26 2 87

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 0 1 0
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İREM BÜYÜKKELEŞ 28  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,675 285,870 29 158 158 164 3095

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 24,60 24,17 18,36

Tarih 30 23 7 21,25 71 20,92 21,41 16,09

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 15,22 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 24 4 23,00 77 23,02 22,61 16,14

Toplam: 120 78 23 72,25 60 83,08 82,50 57,17

Türkçe DEBcCBCCBaADAEDaAdBcDcCBCEACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AcBCACDBBCCECAebADBAABCbaBeBBb

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik    D b eCBac e B   B Ad    C  

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen eE  CACBCbADDADCEADBEBEeCBCDeB

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 24 6 80

Türkçe 30 24 6 80

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 23 7 77

Tarih 30 23 7 77

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 7 6 23

Matematik-1 30 7 6 23

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 1 0 25
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 1 1 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen 30 24 4 80

Fen Bilimleri 30 24 4 80

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE Ö ZTÜRK 7  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,995 285,870 28 157 157 163 3084

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 4 21,00 70 24,60 24,17 18,36

Tarih 30 23 5 21,75 73 20,92 21,41 16,09

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 15,22 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 22 2 21,50 72 23,02 22,61 16,14

Toplam: 120 76 17 71,75 60 83,08 82,50 57,17

Türkçe DEcDCBC  CADAEDbAA  DBedCEACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal A Bb CDBBCCECABbAbaAABCEDBABeC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik   be ED  BccA      BacCEB  C  

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen D   CACBCCADDADC c  EBEeCBCDBB

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 22 4 73

Türkçe 30 22 4 73

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 1 60
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 23 5 77

Tarih 30 23 5 77

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 3 0 75
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0

Matematik 30 9 6 30

Matematik-1 30 9 6 30

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 1 2 25
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen 30 22 2 73

Fen Bilimleri 30 22 2 73

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA Dİ*K 17  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,735 285,870 14 83 83 84 1193

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 6 18,50 62 24,60 24,17 18,36

Tarih 30 26 4 25,00 83 20,92 21,41 16,09

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 15,22 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 23 4 22,00 73 23,02 22,61 16,14

Toplam: 120 89 18 84,50 70 83,08 82,50 57,17

Türkçe DEBDCBCCBbADddD A  DDBd dEAdAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AEBdAdDBBCCECABbbDBAABCEDBABBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik C  DCEDCCBaE  ABEA cdACEBdDCA 

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen eEdACACBCCcD ADCEA BEdEA BCDBB

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 20 6 67

Türkçe 30 20 6 67

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 1 60
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 26 4 87

Tarih 30 26 4 87

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 20 4 67

Matematik-1 30 20 4 67

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 3 0 75
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen 30 23 4 77

Fen Bilimleri 30 23 4 77

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZKAY FUAT ÖZÇELİK 9  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
389,093 285,870 10 55 55 55 712

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 24,60 24,17 18,36

Tarih 30 20 9 17,75 59 20,92 21,41 16,09

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 15,22 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 26 4 25,00 83 23,02 22,61 16,14

Toplam: 120 92 22 86,50 72 83,08 82,50 57,17

Türkçe cCBCCBCADAdDEAABDDBeBCEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal ACDBBCCdCABbAbBeBedaBCbDBcB CA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDeCBDcAeABEAdBdACEBA CAB   c 

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCADDADCEADBEddAeBCDBBeEBA

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 27 3 90

Türkçe 30 27 3 90

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 20 9 67

Tarih 30 20 9 67

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 0 0

Matematik 30 19 6 63

Matematik-1 30 19 6 63

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 3 0 75
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen 30 26 4 87

Fen Bilimleri 30 26 4 87

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RANA KOÇER 0  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,575 285,870 15 87 87 88 1234

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 24,60 24,17 18,36

Tarih 30 6 4 5,00 17 20,92 21,41 16,09

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 15,22 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 25 5 23,75 79 23,02 22,61 16,14

Toplam: 120 78 14 74,50 62 83,08 82,50 57,17

Türkçe DCBCCBbADAdDEAABDDBCdCEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal                     BebcBABcCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDCCB EADABEAdBC CE  DCA    De

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCdDDADCcADBEBEACBCDeBDEec

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 27 3 90

Türkçe 30 27 3 90

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 6 4 20

Tarih 30 6 4 20

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 0 25
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 0 0
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 0 0
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 0 0
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0

Matematik 30 20 2 67

Matematik-1 30 20 2 67

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 1 0 25
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen 30 25 5 83

Fen Bilimleri 30 25 5 83

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR DEVECİ 11  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
420,663 285,870 3 16 16 16 204

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 24,60 24,17 18,36

Tarih 30 28 2 27,50 92 20,92 21,41 16,09

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 15,22 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 28 2 27,50 92 23,02 22,61 16,14

Toplam: 120 103 13 99,75 83 83,08 82,50 57,17

Türkçe DCBCCBbbDAEDcAABDDBCdCbACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal ACDBBCCECABAADBABCAbBCEDBdBBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDCCdDEAbABEAABd dEBADCA C  DC

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCAcDADCEADBEBEACBCDBBDEBc

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 25 5 83

Türkçe 30 25 5 83

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 28 2 93

Tarih 30 28 2 93

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 22 4 73

Matematik-1 30 22 4 73

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 0 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen 30 28 2 93

Fen Bilimleri 30 28 2 93

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BAŞPINAR 119  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,713 285,870 13 65 65 65 842

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 29 1 28,75 96 24,60 24,17 18,36

Tarih 30 25 5 23,75 79 20,92 21,41 16,09

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 15,22 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 25 4 24,00 80 23,02 22,61 16,14

Toplam: 120 92 14 88,50 74 83,08 82,50 57,17

Türkçe DCBCCBCADAEDEAABDDBCaCEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal ACDBBCCECeBbADBeBCAEBCbDBABcCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDCbBbEA  BEAcBCA  B        a 

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCADDADCEAeBEBcACBCDBBbEe 

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 29 1 97

Türkçe 30 29 1 97

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 25 5 83

Tarih 30 25 5 83

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0

Matematik 30 13 4 43

Matematik-1 30 13 4 43

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 3 0 75
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen 30 25 4 83

Fen Bilimleri 30 25 4 83

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP UĞUR 15  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,165 285,870 20 105 105 106 1443

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 3 25,25 84 24,60 24,17 18,36

Tarih 30 21 4 20,00 67 20,92 21,41 16,09

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 15,22 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 20 2 19,50 65 23,02 22,61 16,14

Toplam: 120 82 10 79,50 66 83,08 82,50 57,17

Türkçe DCBCCBaADAEDEAA DDaCdCEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal A  BBC ECABbADBABbAbBCE B BeCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDCCBDEA A EAcBCA           D 

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CAC CCdDDADCEAeBEBEA  C  B E  

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 26 3 87

Türkçe 30 26 3 87

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 21 4 70

Tarih 30 21 4 70

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0

Matematik 30 15 1 50

Matematik-1 30 15 1 50

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 0 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen 30 20 2 67

Fen Bilimleri 30 20 2 67

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 0 0 0
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 0 50
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH COŞKUN 45  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,195 285,870 16 78 78 79 1065

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 2 20,50 68 23,69 24,17 18,36

Tarih 30 24 3 23,25 78 21,88 21,41 16,09

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 15,83 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 24 3 23,25 78 23,01 22,61 16,14

Toplam: 120 88 11 85,25 71 84,42 82,50 57,17

Türkçe DEB CBC  CADAdDEAA cDB BCE C B

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AEBC CDBB eECAB ADBAABebDBABBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik C eD bDCCBDE eAB A BCAC  ADCA 

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen  Ea CACBCbADDADCEA BEBEACBaDBB

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 21 2 70

Türkçe 30 21 2 70

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 24 3 80

Tarih 30 24 3 80

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 0 67
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 3 0 75
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 19 3 63

Matematik-1 30 19 3 63

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 1 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 1 1 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen 30 24 3 80

Fen Bilimleri 30 24 3 80

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EFE BELEN 46  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
411,425 285,870 5 23 23 23 312

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 23,69 24,17 18,36

Tarih 30 25 5 23,75 79 21,88 21,41 16,09

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 15,83 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 24 4 23,00 77 23,01 22,61 16,14

Toplam: 120 98 17 93,75 78 84,42 82,50 57,17

Türkçe DEBbCBCCBCADAdDEAABDDBeBCEACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AbBeACDBBCCECeBbADBAABCEDBABaC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik dE  CEDCCdaEADABEAcBCACEBAbCA 

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen  Ea CACBCCADDADCEAcBEBEAaBeDBB

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 27 3 90

Türkçe 30 27 3 90

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 25 5 83

Tarih 30 25 5 83

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0

Matematik 30 22 5 73

Matematik-1 30 22 5 73

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 3 0 75
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen 30 24 4 80

Fen Bilimleri 30 24 4 80

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EMRE OĞUZ 53  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
404,950 285,870 7 34 34 34 416

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 23,69 24,17 18,36

Tarih 30 29 1 28,75 96 21,88 21,41 16,09

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 15,83 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 26 3 25,25 84 23,01 22,61 16,14

Toplam: 120 99 11 96,25 80 84,42 82,50 57,17

Türkçe DCBCCBCADAdDcAABDDBCcCEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal ACDBBCCECABAADBABCAEBCbDBABBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDCCBD  DABEAcBd CE  aCA    eC

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBceE d

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 27 3 90

Türkçe 30 27 3 90

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 29 1 97

Tarih 30 29 1 97

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 17 4 57

Matematik-1 30 17 4 57

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 1 0 25
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen 30 26 3 87

Fen Bilimleri 30 26 3 87

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ANURİ ESAD DÖNMEZ 38  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,490 285,870 10 42 42 42 555

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 6 21,50 72 23,69 24,17 18,36

Tarih 30 25 5 23,75 79 21,88 21,41 16,09

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 15,83 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 26 4 25,00 83 23,01 22,61 16,14

Toplam: 120 96 19 91,25 76 84,42 82,50 57,17

Türkçe DEBDCBC BCeeAdDEAABcDBCaCEACeB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AbBdACDBBCCECABeAbBdABCEDBABBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik   eD EDCCcDEADbBEAeBCACEBADCA 

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen aEBACACBCbdDDADCEADBEBEACBCDeB

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 23 6 77

Türkçe 30 23 6 77

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 25 5 83

Tarih 30 25 5 83

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 22 4 73

Matematik-1 30 22 4 73

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 3 1 75
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen 30 26 4 87

Fen Bilimleri 30 26 4 87

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KURT 56  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,810 285,870 27 150 150 155 2734

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 5 19,75 66 23,69 24,17 18,36

Tarih 30 25 5 23,75 79 21,88 21,41 16,09

Matematik-1 30 13 16 9,00 30 15,83 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 24 5 22,75 76 23,01 22,61 16,14

Toplam: 120 83 31 75,25 63 84,42 82,50 57,17

Türkçe DEB CBCCBCADAaDEAABcDBe b ACd 

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AEBeACDBBCCECeBbADBAAcCbDBABBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik C eaCEDbCBDbdeAcEAeBddCaecbdeB

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen cEBcCAC CCADDADCEAbBEBEACBCDec

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 21 5 70

Türkçe 30 21 5 70

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 2 40
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sosyal 30 25 5 83

Tarih 30 25 5 83

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 13 16 43

Matematik-1 30 13 16 43

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 1 3 25
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 1 1 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fen 30 24 5 80

Fen Bilimleri 30 24 5 80

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 0 0 0
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ASAR KÜÇÜK 35  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,025 285,870 26 138 138 139 2054

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 2 22,50 75 23,69 24,17 18,36

Tarih 30 20 0 20,00 67 21,88 21,41 16,09

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 15,83 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 22 2 21,50 72 23,01 22,61 16,14

Toplam: 120 78 6 76,50 64 84,42 82,50 57,17

Türkçe DEBDCBC  bADAEDEAA DDc B EACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal A B A DBBCCEC   ADB A  EDB BBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik      EDCCBaE cA EA   AC B  C  

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen     CACBCCA DADCEAD EBEACBeDBd

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 23 2 77

Türkçe 30 23 2 77

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 0 80
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 20 0 67

Tarih 30 20 0 67

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 0 33
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 0 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 13 2 43

Matematik-1 30 13 2 43

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 3 0 75
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen 30 22 2 73

Fen Bilimleri 30 22 2 73

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 1 0 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ATİLLA YENİÇERİ 58  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
437,325 285,870 1 4 4 4 74

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 30 0 30,00 100 23,69 24,17 18,36

Tarih 30 29 1 28,75 96 21,88 21,41 16,09

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 15,83 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 28 1 27,75 93 23,01 22,61 16,14

Toplam: 120 107 9 104,75 87 84,42 82,50 57,17

Türkçe DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal ACDBBCCECABAAcBABCAEBCEDBABBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDCCBDcAD BEAABCbCdBbcCA CE ee

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCADDADCEADBEdEACBCDBB EBA

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 30 0 100

Türkçe 30 30 0 100

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 29 1 97

Tarih 30 29 1 97

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 20 7 67

Matematik-1 30 20 7 67

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 1 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen 30 28 1 93

Fen Bilimleri 30 28 1 93

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BAHRİ CAN ASLAN 60  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,533 285,870 29 169 169 206 4690

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 8 9,00 30 23,69 24,17 18,36

Tarih 30 18 11 15,25 51 21,88 21,41 16,09

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 15,83 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 17 10 14,50 48 23,01 22,61 16,14

Toplam: 120 65 36 56,00 47 84,42 82,50 57,17

Türkçe DEabaBbde  D    A a DB   EACeB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AaBCAdDBBCCdbddbA BeAcCaDBeBBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik Cb DeEDCCcaEcDABEA BdACEB a AB

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen eEaACACaCaAaDeDCEAbBEBEc  Cca 

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 11 8 37

Türkçe 30 11 8 37

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 0 40
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 1 0 33
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 0 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 18 11 60

Tarih 30 18 11 60

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 0 0
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 19 7 63

Matematik-1 30 19 7 63

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 3 0 75
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fen 30 17 10 57

Fen Bilimleri 30 17 10 57

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 0 1 0
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 0 50
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ YAMAN 55  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,750 285,870 17 79 79 80 1103

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 23,69 24,17 18,36

Tarih 30 22 8 20,00 67 21,88 21,41 16,09

Matematik-1 30 20 9 17,75 59 15,83 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 26 4 25,00 83 23,01 22,61 16,14

Toplam: 120 91 28 84,00 70 84,42 82,50 57,17

Türkçe DEBDCBCeBbADAdDbAAcDDBeaCEACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AaBeAaDBBCeECbBbADBeABCbDBABBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik C dbCdDCCdDEAcABEAcBdeCEBADCAd

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen cEBACACaCbADDADCEADBEBEACBCDBc

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 23 7 77

Türkçe 30 23 7 77

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 22 8 73

Tarih 30 22 8 73

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 20 9 67

Matematik-1 30 20 9 67

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 2 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 1 1 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fen 30 26 4 87

Fen Bilimleri 30 26 4 87

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 0 1 0
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK UYGUR 59  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
422,513 285,870 3 13 13 13 176

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 23,69 24,17 18,36

Tarih 30 26 4 25,00 83 21,88 21,41 16,09

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 15,83 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 23 6 21,50 72 23,01 22,61 16,14

Toplam: 120 100 15 96,25 80 84,42 82,50 57,17

Türkçe DEBDCBCCBCADAdDEAAaDDBCBCEACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AEBeACDBBCCECABbADBAABebDBABBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik C   CEDCCdaEAaABEAABCACE ADCAB

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen eEadCACBCCADDADCcADBEaEA BCDaB

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 28 2 93

Türkçe 30 28 2 93

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 26 4 87

Tarih 30 26 4 87

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 23 3 77

Matematik-1 30 23 3 77

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fen 30 23 6 77

Fen Bilimleri 30 23 6 77

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA SARAÇ 36  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,993 285,870 14 63 63 63 834

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 2 25,50 85 23,69 24,17 18,36

Tarih 30 25 5 23,75 79 21,88 21,41 16,09

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 15,83 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 29 1 28,75 96 23,01 22,61 16,14

Toplam: 120 93 10 90,50 75 84,42 82,50 57,17

Türkçe DCBC BCADAdDEAA DDBCdCEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal ACDBBCCECABbAbBABCAdBeEcBABBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDeCB EA dBEAAB     A  A      

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCADDADCcADBEBEACBCDBBDEBA

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 26 2 87

Türkçe 30 26 2 87

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 25 5 83

Tarih 30 25 5 83

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 13 2 43

Matematik-1 30 13 2 43

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 1 0 25
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen 30 29 1 97

Fen Bilimleri 30 29 1 97

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU DOĞANYILMAZ 117  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,055 285,870 19 82 82 83 1156

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 2 26,50 88 23,69 24,17 18,36

Tarih 30 24 3 23,25 78 21,88 21,41 16,09

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 15,83 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 21 7 19,25 64 23,01 22,61 16,14

Toplam: 120 88 19 83,25 69 84,42 82,50 57,17

Türkçe DCBCaBCADAEDEAABDDBC dEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal ACDBBCCECAB ADBeBeA BeEDB BBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik ED CB cADABEAcBdA E bDCe C  ce

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCdDDADCEAcdEBEA  CceBcEeA

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 27 2 90

Türkçe 30 27 2 90

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 1 60
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 24 3 80

Tarih 30 24 3 80

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 0 33
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 16 7 53

Matematik-1 30 16 7 53

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 0 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen 30 21 7 70

Fen Bilimleri 30 21 7 70

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 0 50
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ECE CEVHER 44  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
393,263 285,870 12 49 49 49 625

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 23,69 24,17 18,36

Tarih 30 25 5 23,75 79 21,88 21,41 16,09

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 15,83 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 27 3 26,25 88 23,01 22,61 16,14

Toplam: 120 95 14 91,50 76 84,42 82,50 57,17

Türkçe DEBDCBCCBbADAdDEAABDDBCBCEACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AEBebCDBBCCECABeADBbABCbDBABBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik C  eeaDCCB EA AB A Bd  E  DCA 

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen DEebCACBCCADDADCcADBEBEACBCDBB

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 28 2 93

Türkçe 30 28 2 93

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 25 5 83

Tarih 30 25 5 83

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 15 4 50

Matematik-1 30 15 4 50

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 1 0 25
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 1 1 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen 30 27 3 90

Fen Bilimleri 30 27 3 90

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ARAS 47  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
386,755 285,870 13 56 56 56 765

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 1 26,75 89 23,69 24,17 18,36

Tarih 30 26 4 25,00 83 21,88 21,41 16,09

Matematik-1 30 15 8 13,00 43 15,83 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 26 1 25,75 86 23,01 22,61 16,14

Toplam: 120 94 14 90,50 75 84,42 82,50 57,17

Türkçe DCBCCBCAD dDEAA DDBCBCEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal ACDBBCCECABAADBABbAbBCbDBABBeA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik beeCBbcADA EA BdACEBAaC     Db

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACa CADDADCEADBEBEACBCDBB E A

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 27 1 90

Türkçe 30 27 1 90

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 2 0 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 26 4 87

Tarih 30 26 4 87

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 15 8 50

Matematik-1 30 15 8 50

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 3 0 75
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen 30 26 1 87

Fen Bilimleri 30 26 1 87

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 0 1 0
Eğik düzlemi tanımlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EFE AKBULUTLAR 48  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,333 285,870 24 132 132 133 1854

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 7 18,25 61 23,69 24,17 18,36

Tarih 30 12 3 11,25 38 21,88 21,41 16,09

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 15,83 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 24 4 23,00 77 23,01 22,61 16,14

Toplam: 120 77 16 73,00 61 84,42 82,50 57,17

Türkçe baBCCBdADAdDEAc  DB adEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal AdaBBCCECbB ADB      C        

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDCCBDdA ABEAABdACEBAD A C    

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACaCaADDADCEADBEBEAaBCDdBDE  

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 20 7 67

Türkçe 30 20 7 67

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 2 40
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 12 3 40

Tarih 30 12 3 40

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 2 0 50
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 0 0
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 0 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 0 0

Matematik 30 21 2 70

Matematik-1 30 21 2 70

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 3 0 75
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen 30 24 4 80

Fen Bilimleri 30 24 4 80

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 0 1 0
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR KARADEMİR 82  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,738 285,870 28 162 162 171 3295

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 9 18,75 63 23,69 24,17 18,36

Tarih 30 25 5 23,75 79 21,88 21,41 16,09

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 15,83 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 27 3 26,25 88 23,01 22,61 16,14

Toplam: 120 79 20 74,00 62 84,42 82,50 57,17

Türkçe DCBCCBaADAdecAccDDcCdCbACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal ACeBBCCECABAAcBABaAEBCbDeABBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDeCBDdA      a               

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCADDADCEAcBEBEACBCDBcDEeA

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 21 9 70

Türkçe 30 21 9 70

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 25 5 83

Tarih 30 25 5 83

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 6 3 20

Matematik-1 30 6 3 20

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen 30 27 3 90

Fen Bilimleri 30 27 3 90

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÇAL 39  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,593 285,870 18 81 81 82 1141

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 23,69 24,17 18,36

Tarih 30 25 4 24,00 80 21,88 21,41 16,09

Matematik-1 30 17 10 14,50 48 15,83 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 26 3 25,25 84 23,01 22,61 16,14

Toplam: 120 92 23 86,25 72 84,42 82,50 57,17

Türkçe DCBCeBCADAdDcAAeDDBCaCEACeBBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal A DBBCCECdBbADBABbAEBCbDBABBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDCCBDcAbABdAcBabC BAaCA  aeDe

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCADDeDCEA BEBEACBCDBBeEaA

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 24 6 80

Türkçe 30 24 6 80

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 25 4 83

Tarih 30 25 4 83

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 17 10 57

Matematik-1 30 17 10 57

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 2 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen 30 26 3 87

Fen Bilimleri 30 26 3 87

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL OKUR 37  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
393,720 285,870 11 48 48 48 618

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 23,69 24,17 18,36

Tarih 30 24 2 23,50 78 21,88 21,41 16,09

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 15,83 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 21 2 20,50 68 23,01 22,61 16,14

Toplam: 120 91 10 88,50 74 84,42 82,50 57,17

Türkçe DCBCCBCADAdDEAABDDBeaCEACABBDa

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal  C BBCCEC BbADBABCA BCbDBABBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDCCBDcADA EAcB ACEB DCA C    

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACa CAD ADC A BEBEAeBCDBB E  

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 26 4 87

Türkçe 30 26 4 87

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67

Sosyal 30 24 2 80

Tarih 30 24 2 80

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 3 0 75
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 20 2 67

Matematik-1 30 20 2 67

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 3 0 75
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen 30 21 2 70

Fen Bilimleri 30 21 2 70

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 0 1 0
Eğik düzlemi tanımlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 1 0 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA EDA BOZKURT 49  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,563 285,870 20 107 107 108 1466

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 23,69 24,17 18,36

Tarih 30 19 11 16,25 54 21,88 21,41 16,09

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 15,83 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 25 5 23,75 79 23,01 22,61 16,14

Toplam: 120 86 28 79,00 66 84,42 82,50 57,17

Türkçe DEBDCBCadCADAEDdAAaaDBCaCEACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AbBebaDBBCCECAabbbBAAeCbDBcBBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik   eceEDCCBaEADABEAcBdACE  D A 

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen cEeACACaCdADDADCEADBEBEAeBCDBB

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 24 6 80

Türkçe 30 24 6 80

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 19 11 63

Tarih 30 19 11 63

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 18 6 60

Matematik-1 30 18 6 60

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 1 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen 30 25 5 83

Fen Bilimleri 30 25 5 83

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 0 1 0
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
M BERAT ŞENYURT 54  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
416,250 285,870 4 19 19 19 248

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 23,69 24,17 18,36

Tarih 30 28 2 27,50 92 21,88 21,41 16,09

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 15,83 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 25 4 24,00 80 23,01 22,61 16,14

Toplam: 120 101 14 97,50 81 84,42 82,50 57,17

Türkçe DCBCCBCADAdDEAABDDBCBbEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal ACDBBCCECABAADBABbAEBCbDBABBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDCCBbcADbaEAdBCACEB DCA   eDC

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCAcDADbEAaBEBEeCBCDBBDE A

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 28 2 93

Türkçe 30 28 2 93

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 28 2 93

Tarih 30 28 2 93

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 20 6 67

Matematik-1 30 20 6 67

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 1 1 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 3 1 75
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen 30 25 4 83

Fen Bilimleri 30 25 4 83

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK SU KAYA 51  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,743 285,870 25 133 133 134 1948

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 2 25,50 85 23,69 24,17 18,36

Tarih 30 17 3 16,25 54 21,88 21,41 16,09

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 15,83 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 18 5 16,75 56 23,01 22,61 16,14

Toplam: 120 77 16 73,00 61 84,42 82,50 57,17

Türkçe DEBDCBC BCADAdDEAABDDB aCEACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal     A  BBC EC B ADBeABCEcB BeC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik   eD EDCCBacAeABEA B ACdB  C a

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen  Ee CACBCbAD ADC A BEB e BCDec

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 26 2 87

Türkçe 30 26 2 87

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 17 3 57

Tarih 30 17 3 57

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 3 0 75
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0

Matematik 30 16 6 53

Matematik-1 30 16 6 53

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 3 1 75
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fen 30 18 5 60

Fen Bilimleri 30 18 5 60

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 1 0 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY BAYSAL 41  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
407,785 285,870 6 31 31 31 371

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 29 1 28,75 96 23,69 24,17 18,36

Tarih 30 25 3 24,25 81 21,88 21,41 16,09

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 15,83 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 24 6 22,50 75 23,01 22,61 16,14

Toplam: 120 97 15 93,25 78 84,42 82,50 57,17

Türkçe DCBCCBCADAEDEAAaDDBCBCEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal A DBBCCECeB ADBABCAEBCbDBcBBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDCCB EAbABEAdBCA EB DCAe a  b

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBaCADDADCEcDBEBcAeBCDBBDEad

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 29 1 97

Türkçe 30 29 1 97

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 25 3 83

Tarih 30 25 3 83

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 0 67
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 19 5 63

Matematik-1 30 19 5 63

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 3 0 75
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen 30 24 6 80

Fen Bilimleri 30 24 6 80

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RADİYE KAHRAMAN 257  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
376,520 285,870 15 75 75 76 1036

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 4 24,00 80 23,69 24,17 18,36

Tarih 30 21 8 19,00 63 21,88 21,41 16,09

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 15,83 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 27 2 26,50 88 23,01 22,61 16,14

Toplam: 120 90 20 85,00 71 84,42 82,50 57,17

Türkçe  CBCCBbeDAdDEAAcDDBCBCEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal AbDBBCCEeeBbADBeBdA cCEDBeBBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDCCBaEADABEAcB  CEBAad     ee

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCADDADCEAcBEBEACBCDB eEBA

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 25 4 83

Türkçe 30 25 4 83

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 21 8 70

Tarih 30 21 8 70

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 17 6 57

Matematik-1 30 17 6 57

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 0 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen 30 27 2 90

Fen Bilimleri 30 27 2 90

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SELİM KÜPELİ 61  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,313 285,870 30 171 171 264 5907

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 12 15,00 50 23,69 24,17 18,36

Tarih 30 20 10 17,50 58 21,88 21,41 16,09

Matematik-1 30 7 9 4,75 16 15,83 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 16 14 12,50 42 23,01 22,61 16,14

Toplam: 120 61 45 49,75 41 84,42 82,50 57,17

Türkçe aEBaCBCacbADddDEcdBDDBecCbACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal ebeeACDBBCCEeABAADBeABbEDBeacC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik CdCabdDCbBDcb d    cC         

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen DEebCACaeaAeDADacbDBEdaACeCDed

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 18 12 60

Türkçe 30 18 12 60

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 1 2 33
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 20 10 67

Tarih 30 20 10 67

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0

Matematik 30 7 9 23

Matematik-1 30 7 9 23

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 1 0 25
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen 30 16 14 53

Fen Bilimleri 30 16 14 53

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 0 1 0
Eğik düzlemi tanımlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KILIÇ 42  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,208 285,870 21 113 113 114 1585

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 23,69 24,17 18,36

Tarih 30 20 6 18,50 62 21,88 21,41 16,09

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 15,83 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 22 7 20,25 68 23,01 22,61 16,14

Toplam: 120 84 23 78,25 65 84,42 82,50 57,17

Türkçe DEBDCBCeBCADAEDEAABDDBCaCaACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal A BeA DBBCeECAB ADB ABebcBABeC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik  abD ED CBacA ABEAcBCACd A  e 

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen cEBACACBCb DDADCEAbBEBEeeBCDed

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 27 3 90

Türkçe 30 27 3 90

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 20 6 67

Tarih 30 20 6 67

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 0 33
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0

Matematik 30 15 7 50

Matematik-1 30 15 7 50

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 1 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen 30 22 7 73

Fen Bilimleri 30 22 7 73

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN KIRTIL 50  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
428,320 285,870 2 10 10 10 133

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 4 24,00 80 23,69 24,17 18,36

Tarih 30 27 2 26,50 88 21,88 21,41 16,09

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 15,83 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 27 1 26,75 89 23,01 22,61 16,14

Toplam: 120 103 10 100,50 84 84,42 82,50 57,17

Türkçe aCBCCBCADAdDEAA DDdCeCEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal ACDBBCCEC BAADBABeAaBCEDBABBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDCCBDEADbBEA BCACEB DCA CceDC

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCADDADCEADBEBEACBCDeB E A

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 25 4 83

Türkçe 30 25 4 83

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 27 2 90

Tarih 30 27 2 90

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 24 3 80

Matematik-1 30 24 3 80

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 3 1 75
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen 30 27 1 90

Fen Bilimleri 30 27 1 90

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA BİLİCİ 33  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
399,163 285,870 9 41 41 41 521

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 23,69 24,17 18,36

Tarih 30 27 3 26,25 88 21,88 21,41 16,09

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 15,83 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 25 5 23,75 79 23,01 22,61 16,14

Toplam: 120 97 16 93,00 78 84,42 82,50 57,17

Türkçe DCBCCBCADAdDEAABDDBeBCEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal ACDBBCCECABAADBcBCAbBCbDBABBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EaCCBaEA ABEAcBdACEB  Ce C  b 

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCADDADCEAcBEBEeCBCbecDEBA

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 28 2 93

Türkçe 30 28 2 93

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 27 3 90

Tarih 30 27 3 90

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 17 6 57

Matematik-1 30 17 6 57

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 3 0 75
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen 30 25 5 83

Fen Bilimleri 30 25 5 83

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU AKÇA 57  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,938 285,870 23 119 119 120 1663

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 23,69 24,17 18,36

Tarih 30 14 6 12,50 42 21,88 21,41 16,09

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 15,83 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 22 8 20,00 67 23,01 22,61 16,14

Toplam: 120 80 23 74,25 62 84,42 82,50 57,17

Türkçe DEBDCBCeBCADAdDEAABDDBdBCEACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AbBeA DaBCCE ABbADBbA   b     

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik      dDCCBDcbDABEAcBdACdB DCA 

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen aEeddACBCCAeDADCEADBEBEeaBCDaB

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 27 3 90

Türkçe 30 27 3 90

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 14 6 47

Tarih 30 14 6 47

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 3 0 75
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 0 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 0 0

Matematik 30 17 6 57

Matematik-1 30 17 6 57

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 3 0 75
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 1 1 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen 30 22 8 73

Fen Bilimleri 30 22 8 73

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAŞAR KARATOSUN 52  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
404,420 285,870 8 35 35 35 427

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 3 23,25 78 23,69 24,17 18,36

Tarih 30 24 6 22,50 75 21,88 21,41 16,09

Matematik-1 30 20 0 20,00 67 15,83 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 28 1 27,75 93 23,01 22,61 16,14

Toplam: 120 96 10 93,50 78 84,42 82,50 57,17

Türkçe DCBCCBCADAdDEAA  DB abEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal AaDBBCCECABbADBcBCAdBCEeBcBBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDCCBDEA ABEAABCACEBA         

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCADDADCEADBEBEA BCDBBDbBA

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 24 3 80

Türkçe 30 24 3 80

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 2 40
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 24 6 80

Tarih 30 24 6 80

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 20 0 67

Matematik-1 30 20 0 67

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 3 0 75
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen 30 28 1 93

Fen Bilimleri 30 28 1 93

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AKSOY 34  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
358,568 285,870 22 115 115 116 1605

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 30 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 23,69 24,17 18,36

Tarih 30 21 8 19,00 63 21,88 21,41 16,09

Matematik-1 30 16 10 13,50 45 15,83 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 23 7 21,25 71 23,01 22,61 16,14

Toplam: 120 86 29 78,75 66 84,42 82,50 57,17

Türkçe DaBCCBCADAdDEAAaDDBCcCEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal bbDBBCbECdBbADBABeAE CEaBABcCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik dDCCB cAcABEAbBdA EBcD AaC bed

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCdDDADCcADBEBEedBCDedDEcA

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 26 4 87

Türkçe 30 26 4 87

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 21 8 70

Tarih 30 21 8 70

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 0 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0

Matematik 30 16 10 53

Matematik-1 30 16 10 53

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 1 1 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 3 1 75
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen 30 23 7 77

Fen Bilimleri 30 23 7 77

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EMRE AVCI 70  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
385,728 285,870 9 58 58 58 792

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 28 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 1 27,75 93 24,03 24,17 18,36

Tarih 30 24 6 22,50 75 21,72 21,41 16,09

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 15,72 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 25 3 24,25 81 21,57 22,61 16,14

Toplam: 120 91 11 88,25 74 82,27 82,50 57,17

Türkçe bCBCCBCADAED AABDDBCBCEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal ACDBBCCcCABbAcBABdAaBCEeBABBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDCCBD AD B AcBCA     C       

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCAD ADCEAaBEBEAeBCD cDEBA

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 28 1 93

Türkçe 30 28 1 93

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 24 6 80

Tarih 30 24 6 80

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 14 1 47

Matematik-1 30 14 1 47

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 0 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen 30 25 3 83

Fen Bilimleri 30 25 3 83

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EREN UÇARKUŞ 75  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,790 285,870 15 100 100 101 1330

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 28 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 5 22,75 76 24,03 24,17 18,36

Tarih 30 26 4 25,00 83 21,72 21,41 16,09

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 15,72 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 25 4 24,00 80 21,57 22,61 16,14

Toplam: 120 90 20 85,00 71 82,27 82,50 57,17

Türkçe DCBCCBCADAdDEAA DDdeaCEACbBBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal ACDBBCCECABeADBeBCAEcCbDBABBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDCCB E aABEA BdACaB aCd   b d

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCC DDADCEADBEBEeCBCDeBeEdA

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 24 5 80

Türkçe 30 24 5 80

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 26 4 87

Tarih 30 26 4 87

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 15 7 50

Matematik-1 30 15 7 50

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 3 1 75
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen 30 25 4 83

Fen Bilimleri 30 25 4 83

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE TÜRKAN SOYLU 87  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
378,180 285,870 11 72 72 72 989

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 28 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 29 1 28,75 96 24,03 24,17 18,36

Tarih 30 26 3 25,25 84 21,72 21,41 16,09

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 15,72 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 2 0 2,00 7 21,57 22,61 16,14

Toplam: 120 80 9 77,75 65 82,27 82,50 57,17

Türkçe DEBDCBCeBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AaB ACDBBCCECABbADBAABCEaBABBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik C dDCdDdCBDcADbBEAABCACEBADCA 

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen D B                           

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 29 1 97

Türkçe 30 29 1 97

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 26 3 87

Tarih 30 26 3 87

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 23 5 77

Matematik-1 30 23 5 77

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 3 1 75
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 1 1 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen 30 2 0 7

Fen Bilimleri 30 2 0 7

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Vidayı tanımlar. 1 0 0 0
Eğik düzlemi tanımlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
Kromozomun yapısını açıklar. 1 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 0 0
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHAN KİBAR 74  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
358,480 285,870 19 116 116 117 1608

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 28 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 1 26,75 89 24,03 24,17 18,36

Tarih 30 17 3 16,25 54 21,72 21,41 16,09

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 15,72 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 21 4 20,00 67 21,57 22,61 16,14

Toplam: 120 80 13 76,75 64 82,27 82,50 57,17

Türkçe DEBDCBCCB ADAEDEAABDD CdCEACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AEBeAaDBBCCEC  b        DBABBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik    DdEDCCdDcAeA EAdB  CE A  A 

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen eE ACACBCCADDADa A B BEA BCDae

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 27 1 90

Türkçe 30 27 1 90

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 17 3 57

Tarih 30 17 3 57

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 3 0 75
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 0 0
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 0 0
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 0 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 15 5 50

Matematik-1 30 15 5 50

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 1 0 25
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen 30 21 4 70

Fen Bilimleri 30 21 4 70

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 1 0 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE KAYA 76  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
389,413 285,870 8 54 54 54 702

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 28 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 24,03 24,17 18,36

Tarih 30 22 8 20,00 67 21,72 21,41 16,09

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 15,72 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 25 5 23,75 79 21,57 22,61 16,14

Toplam: 120 92 19 87,25 73 82,27 82,50 57,17

Türkçe cCBCCBCADAdDEAABDDBCcCEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal AdDBBCCECdabADBcBbAaBCEcBABBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDCCBDEA  BEAcBdA E Aa A    DC

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCbADDADCEAbBEBEAeBCDBBcEaA

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 27 3 90

Türkçe 30 27 3 90

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 22 8 73

Tarih 30 22 8 73

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 18 3 60

Matematik-1 30 18 3 60

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 0 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen 30 25 5 83

Fen Bilimleri 30 25 5 83

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ER 81  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
416,388 285,870 4 18 18 18 244

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 28 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 29 1 28,75 96 24,03 24,17 18,36

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 15,72 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 28 2 27,50 92 21,57 22,61 16,14

Toplam: 120 85 5 83,75 70 82,27 82,50 57,17

Türkçe DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCeCEACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Matematik CEeDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAd

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen eEeACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 29 1 97

Türkçe 30 29 1 97

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Matematik 30 28 2 93

Matematik-1 30 28 2 93

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 3 1 75
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fen 30 28 2 93

Fen Bilimleri 30 28 2 93

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİLA SARIKAYA 85  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,758 285,870 20 120 120 121 1669

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 28 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 1 27,75 93 24,03 24,17 18,36

Tarih 30 25 4 24,00 80 21,72 21,41 16,09

Matematik-1 30 7 0 7,00 23 15,72 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 25 4 24,00 80 21,57 22,61 16,14

Toplam: 120 85 9 82,75 69 82,27 82,50 57,17

Türkçe DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCdCEAC B

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal A BbACDBBCCECABbADBeABCbDBABBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik     CED  B EA    A            

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen eEeACACBCCAeDADCEADBEBEAeBCD B

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 28 1 93

Türkçe 30 28 1 93

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 25 4 83

Tarih 30 25 4 83

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 7 0 23

Matematik-1 30 7 0 23

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 1 0 25
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen 30 25 4 83

Fen Bilimleri 30 25 4 83

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİYAR UÇAR 68  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
421,763 285,870 3 15 15 15 183

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 28 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 29 1 28,75 96 24,03 24,17 18,36

Tarih 30 25 5 23,75 79 21,72 21,41 16,09

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 15,72 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 23 6 21,50 72 21,57 22,61 16,14

Toplam: 120 99 14 95,50 80 82,27 82,50 57,17

Türkçe DEBDCBCCBCADAEDEAABDDdCBCEACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AEBCACDBBCCECdcbAbBAABCbDBABBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik   eDCEDCCBDEADABEAcBCACE   CA 

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen  EeACACBCCdcDADCEAcBEBdACBCDcB

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 29 1 97

Türkçe 30 29 1 97

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 25 5 83

Tarih 30 25 5 83

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 22 2 73

Matematik-1 30 22 2 73

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 1 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen 30 23 6 77

Fen Bilimleri 30 23 6 77

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR COŞKUN 88  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,253 285,870 16 104 104 105 1440

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 28 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 3 25,25 84 24,03 24,17 18,36

Tarih 30 20 10 17,50 58 21,72 21,41 16,09

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 15,72 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 21 9 18,75 63 21,57 22,61 16,14

Toplam: 120 84 25 77,75 65 82,27 82,50 57,17

Türkçe DCBCCBCADAEDcAA DDBeaCEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal AeDBBddECAdbADBeBeAacCEDBABaCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDCCBaEADABEAcBCAeE      C    

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCADDADaccedEBaAeBCDBBeEeA

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 26 3 87

Türkçe 30 26 3 87

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 20 10 67

Tarih 30 20 10 67

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0

Matematik 30 17 3 57

Matematik-1 30 17 3 57

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 0 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen 30 21 9 70

Fen Bilimleri 30 21 9 70

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 0 2 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BİRDAL 83  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,393 285,870 21 130 130 131 1808

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 28 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 2 25,50 85 24,03 24,17 18,36

Tarih 30 18 2 17,50 58 21,72 21,41 16,09

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 15,72 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 26 1 25,75 86 21,57 22,61 16,14

Toplam: 120 81 9 78,75 66 82,27 82,50 57,17

Türkçe DEB CBC BCADAEDEAABcDBCdCEACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal A BeAC BBC E  B ADB A  b BABBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik      EDCeB EA A EAcBdA   b    

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen DE  CACBCCADDADCEADBEdEA BCDBB

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 26 2 87

Türkçe 30 26 2 87

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 18 2 60

Tarih 30 18 2 60

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 0 33
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 11 4 37

Matematik-1 30 11 4 37

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen 30 26 1 87

Fen Bilimleri 30 26 1 87

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAZ ŞAHİN 72  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,758 285,870 12 74 74 74 1001

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 28 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 6 21,50 72 24,03 24,17 18,36

Tarih 30 17 2 16,50 55 21,72 21,41 16,09

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 15,72 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 23 6 21,50 72 21,57 22,61 16,14

Toplam: 120 86 19 81,25 68 82,27 82,50 57,17

Türkçe DEBaCBeCBbADddDEAABDDBC CEACeB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal A  C  aBBCeEC B A B  BCE B BBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik C dcCEDCCBDEADABEAbB ACEBAaaAB

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen eEebCACBCCdDDADCEADBEBEAeBaD B

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 23 6 77

Türkçe 30 23 6 77

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 0 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 17 2 57

Tarih 30 17 2 57

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 0 33
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 2 0 50
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 0 0
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 0 0
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 23 5 77

Matematik-1 30 23 5 77

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 3 1 75
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fen 30 23 6 77

Fen Bilimleri 30 23 6 77

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP SAKARCA 86  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
433,413 285,870 2 5 5 5 98

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 28 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 24,03 24,17 18,36

Tarih 30 26 4 25,00 83 21,72 21,41 16,09

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 15,72 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 26 4 25,00 83 21,57 22,61 16,14

Toplam: 120 104 15 100,25 84 82,27 82,50 57,17

Türkçe DCBCCBCADAEDEAcBDDBCBCEACeBBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal ACDBBCaECbBAADBABCAEBCbDBeBBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDCCcDEADABEAcBdACEBADCABC ecC

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCADDADaEADBEBEAaBCDBBebBA

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 28 2 93

Türkçe 30 28 2 93

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 26 4 87

Tarih 30 26 4 87

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 24 5 80

Matematik-1 30 24 5 80

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 3 1 75
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen 30 26 4 87

Fen Bilimleri 30 26 4 87

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH İNCİ 0  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,615 285,870 18 109 109 110 1500

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 28 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 3 21,25 71 24,03 24,17 18,36

Tarih 30 18 4 17,00 57 21,72 21,41 16,09

Matematik-1 30 20 0 20,00 67 15,72 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 19 3 18,25 61 21,57 22,61 16,14

Toplam: 120 79 10 76,50 64 82,27 82,50 57,17

Türkçe DEBDCBC B  bAdDEAA DDB BCbACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AaBCc DBBCCE   bA BA B b BABBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik C    EDCCB EADABEA BCACE  D A 

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen     CACBa  D ADCEADB BEACBeDcB

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 22 3 73

Türkçe 30 22 3 73

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 18 4 60

Tarih 30 18 4 60

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 0 0
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 0 0
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 20 0 67

Matematik-1 30 20 0 67

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen 30 19 3 63

Fen Bilimleri 30 19 3 63

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ARDA GÖK 77  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,230 285,870 23 144 144 146 2369

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 28 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 10 15,50 52 24,03 24,17 18,36

Tarih 30 23 7 21,25 71 21,72 21,41 16,09

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 15,72 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 23 7 21,25 71 21,57 22,61 16,14

Toplam: 120 82 29 74,75 62 82,27 82,50 57,17

Türkçe DEBDCBCadaAD aDEAc aDBCeabACeB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AEBbACDBBCCECeBbAbBAABCbaBABBb

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik    DCEDCCdDEd ABEAdBCbCE bD A 

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen DbeACACBCCADcADCEAbBEBEAeBeDBc

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 18 10 60

Türkçe 30 18 10 60

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 2 0 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 23 7 77

Tarih 30 23 7 77

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 18 5 60

Matematik-1 30 18 5 60

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 1 1 25
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen 30 23 7 77

Fen Bilimleri 30 23 7 77

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İLHAN KARAKURT 73  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
451,688 285,870 1 1 1 1 36

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 28 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 24,03 24,17 18,36

Tarih 30 28 2 27,50 92 21,72 21,41 16,09

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 15,72 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 29 1 28,75 96 21,57 22,61 16,14

Toplam: 120 109 7 107,25 89 82,27 82,50 57,17

Türkçe DCBCCBCADAdDEAABDDBCBCbACABBDa

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal ACDBBCCECABAADBeBCAaBCEDBABBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik bDCCBDEADABEAABCA EBADCAB E  C

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCADDADCEAcBEBEACBCDBBDEBA

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 27 3 90

Türkçe 30 27 3 90

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67

Sosyal 30 28 2 93

Tarih 30 28 2 93

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 25 1 83

Matematik-1 30 25 1 83

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 1 1 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 3 0 75
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen 30 29 1 97

Fen Bilimleri 30 29 1 97

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL EYMEN ERSAN 78  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
401,015 285,870 5 38 38 38 487

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 28 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 2 26,50 88 24,03 24,17 18,36

Tarih 30 24 6 22,50 75 21,72 21,41 16,09

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 15,72 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 23 7 21,25 71 21,57 22,61 16,14

Toplam: 120 95 20 90,00 75 82,27 82,50 57,17

Türkçe  CBCCBCADAEDEAABDDcdBCEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal ACeBBCCECABeADBABCAaeCbbBABBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDCCBDEADABEAABaACEcAaCAd    e

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCbADcADCEADBEBEAaBCDeBDbad

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 27 2 90

Türkçe 30 27 2 90

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 24 6 80

Tarih 30 24 6 80

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 21 5 70

Matematik-1 30 21 5 70

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 1 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen 30 23 7 77

Fen Bilimleri 30 23 7 77

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
LİVANUR GÜRBÜZ 90  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,220 285,870 17 108 108 109 1478

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 28 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 4 23,00 77 24,03 24,17 18,36

Tarih 30 20 7 18,25 61 21,72 21,41 16,09

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 15,72 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 24 4 23,00 77 21,57 22,61 16,14

Toplam: 120 84 17 79,75 66 82,27 82,50 57,17

Türkçe D BCCBaADAdDEAA DDBCaCbACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal ACDBBCCECea A BAaeA cCbbBABBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik bDCCB EA ABEA B ACE       E Dd

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CcCBeCADDADCEADBEBdACBCDBc E A

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 24 4 80

Türkçe 30 24 4 80

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 20 7 67

Tarih 30 20 7 67

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 0 33
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 0 0
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 16 2 53

Matematik-1 30 16 2 53

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 1 1 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 0 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen 30 24 4 80

Fen Bilimleri 30 24 4 80

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH YILDIZ 80  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,413 285,870 26 160 160 168 3206

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 28 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 24,03 24,17 18,36

Tarih 30 24 6 22,50 75 21,72 21,41 16,09

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 15,72 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 20 10 17,50 58 21,57 22,61 16,14

Toplam: 120 77 29 69,75 58 82,27 82,50 57,17

Türkçe DEBDCBCeBCADAdDaAAcDDdedCEACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AaBbAaDBBCCbCABbADBAABCbDBABBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik    D ED CBDdee B     dC   aCAd

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen eEebCACBCCADDADCcAceEaEACBCcdc

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 23 7 77

Türkçe 30 23 7 77

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 24 6 80

Tarih 30 24 6 80

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 10 6 33

Matematik-1 30 10 6 33

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fen 30 20 10 67

Fen Bilimleri 30 20 10 67

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 0 2 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA YAZAR 62  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
394,938 285,870 7 46 46 46 601

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 28 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 24,03 24,17 18,36

Tarih 30 27 3 26,25 88 21,72 21,41 16,09

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 15,72 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 24 6 22,50 75 21,57 22,61 16,14

Toplam: 120 96 18 91,50 76 82,27 82,50 57,17

Türkçe DCBCCdCADAdDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal ACDBBbCECABAADBABeAEBCbDBABBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDdCBDEA  BEAcBe  EBA  edeEbDC

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCADDADCdADBEBEeCBCDaBbbeA

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 28 2 93

Türkçe 30 28 2 93

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 27 3 90

Tarih 30 27 3 90

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 17 7 57

Matematik-1 30 17 7 57

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 1 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen 30 24 6 80

Fen Bilimleri 30 24 6 80

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE GÖREN 84  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,690 285,870 22 143 143 145 2230

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 28 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 5 22,75 76 24,03 24,17 18,36

Tarih 30 25 5 23,75 79 21,72 21,41 16,09

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 15,72 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 25 1 24,75 83 21,57 22,61 16,14

Toplam: 120 83 15 79,25 66 82,27 82,50 57,17

Türkçe DEBDCBCCBbADAEDdAA DDBeaCbACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AEBCACDBBCCECdaAADBAAcCbbBABBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik     dbD CB c  ABEA Bd  E      

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen  E ACACBCCADcADCEADBEBEACBCD  

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 24 5 80

Türkçe 30 24 5 80

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 25 5 83

Tarih 30 25 5 83

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 9 4 30

Matematik-1 30 9 4 30

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 1 0 25
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 1 1 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen 30 25 1 83

Fen Bilimleri 30 25 1 83

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE TERZİ 89  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
368,788 285,870 14 90 90 91 1260

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 28 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 6 21,50 72 24,03 24,17 18,36

Tarih 30 23 5 21,75 73 21,72 21,41 16,09

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 15,72 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 24 4 23,00 77 21,57 22,61 16,14

Toplam: 120 88 20 83,00 69 82,27 82,50 57,17

Türkçe eCBCbBCcDAdDdAA DDBeBCEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal A DBBCC CbBbADBeBeAaBCEDBABBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDCCB aAeABEAABCAC  b  AdC  Dd

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCADDADCEA BEBcAeBCDcB EeA

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 23 6 77

Türkçe 30 23 6 77

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 23 5 77

Tarih 30 23 5 77

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 0 0
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 18 5 60

Matematik-1 30 18 5 60

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 0 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen 30 24 4 80

Fen Bilimleri 30 24 4 80

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM DABAN 65  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,455 285,870 28 164 164 181 3918

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 28 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 5 21,75 73 24,03 24,17 18,36

Tarih 30 23 7 21,25 71 21,72 21,41 16,09

Matematik-1 30 8 14 4,50 15 15,72 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 21 9 18,75 63 21,57 22,61 16,14

Toplam: 120 75 35 66,25 55 82,27 82,50 57,17

Türkçe DEBDCBC cbAD EDEAccDDBCdCEACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal daBCAbaBBCCECABbADBAABCEcBABeC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik CaecdbaddBa     EA  abC cAeCAd

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen eEecCACaCbdDDADCEAadEBEACaCDBB

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 23 5 77

Türkçe 30 23 5 77

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 2 0 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 23 7 77

Tarih 30 23 7 77

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0

Matematik 30 8 14 27

Matematik-1 30 8 14 27

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 1 3 25
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fen 30 21 9 70

Fen Bilimleri 30 21 9 70

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 0 1 0
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NEFİDE NUR KIYMACI 91  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,190 285,870 24 156 156 162 3077

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 28 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 7 20,25 68 24,03 24,17 18,36

Tarih 30 21 9 18,75 63 21,72 21,41 16,09

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 15,72 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 20 9 17,75 59 21,57 22,61 16,14

Toplam: 120 75 27 68,25 57 82,27 82,50 57,17

Türkçe DCBCCcCdD EedAABDDdCaCEACbBBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal AaaBBCCbCABbADBABeAEeCbDBcBBbA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDCCB  A Aa A BdAC       C    

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBadADDADCcbbBbBEAaBCDBBeEd 

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 22 7 73

Türkçe 30 22 7 73

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 1 1 33
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 21 9 70

Tarih 30 21 9 70

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 12 2 40

Matematik-1 30 12 2 40

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 1 1 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 0 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen 30 20 9 67

Fen Bilimleri 30 20 9 67

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZ KEREM SARAÇ 66  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
385,255 285,870 10 59 59 59 805

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 28 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 3 24,25 81 24,03 24,17 18,36

Tarih 30 28 2 27,50 92 21,72 21,41 16,09

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 15,72 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 26 4 25,00 83 21,57 22,61 16,14

Toplam: 120 95 16 91,00 76 82,27 82,50 57,17

Türkçe DEBaCBC Ba DdEDEAABDDBCBCEACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AEBeACDBBCCECABAADBAABCbDBABBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik     eEDCCdDcA ABEA BdACEcAaCe 

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen DbeACACBCCAbDADCEAaBEBEACBCDBB

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 25 3 83

Türkçe 30 25 3 83

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 28 2 93

Tarih 30 28 2 93

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 16 7 53

Matematik-1 30 16 7 53

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 1 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen 30 26 4 87

Fen Bilimleri 30 26 4 87

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN BAL 79  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,425 285,870 13 84 84 85 1199

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 28 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 24,03 24,17 18,36

Tarih 30 25 5 23,75 79 21,72 21,41 16,09

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 15,72 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 23 7 21,25 71 21,57 22,61 16,14

Toplam: 120 90 25 83,75 70 82,27 82,50 57,17

Türkçe DCBCdBCADAdDEAAeDDBeadEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal AeDBBCeECABbADBABCAbBCbDBABBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDCCBDEAcbeEAcBdACEdA CA C   e

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCADDADaEAbBEBEACBCcadeEeA

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 24 6 80

Türkçe 30 24 6 80

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 25 5 83

Tarih 30 25 5 83

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 18 7 60

Matematik-1 30 18 7 60

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 1 1 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 1 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen 30 23 7 77

Fen Bilimleri 30 23 7 77

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET YOLCU 69  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,243 285,870 25 159 159 165 3161

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 28 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 10 15,50 52 24,03 24,17 18,36

Tarih 30 24 6 22,50 75 21,72 21,41 16,09

Matematik-1 30 14 11 11,25 38 15,72 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 24 6 22,50 75 21,57 22,61 16,14

Toplam: 120 80 33 71,75 60 82,27 82,50 57,17

Türkçe Dc aCBCeaCcDddDEAd cDBCdCEACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AEBCACDBBCaECeBbAbBAABCbDBcBBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik  d DaEDdCBacAaeBEA BCAbEcc  Ae

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen cEBbCACBCCAcDADCEAeBEBEeaBCDBB

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 18 10 60

Türkçe 30 18 10 60

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 24 6 80

Tarih 30 24 6 80

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 14 11 47

Matematik-1 30 14 11 47

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 1 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fen 30 24 6 80

Fen Bilimleri 30 24 6 80

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL EMSAL TALU 63  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,180 285,870 6 43 43 43 561

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 28 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 3 25,25 84 24,03 24,17 18,36

Tarih 30 22 5 20,75 69 21,72 21,41 16,09

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 15,72 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 25 5 23,75 79 21,57 22,61 16,14

Toplam: 120 94 19 89,25 74 82,27 82,50 57,17

Türkçe DEBDCBCCdCADAEDdAA DDBCaCEACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal A BeAbDBBCCECe  ADBAABCbcBABBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik   bDCEDCCBacAD cEAcBCACEBADCAe

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen DbabCACBCCADDADCEADBEBEAeBCDBd

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 26 3 87

Türkçe 30 26 3 87

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 22 5 73

Tarih 30 22 5 73

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 0 33
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 21 6 70

Matematik-1 30 21 6 70

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 3 1 75
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 1 1 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fen 30 25 5 83

Fen Bilimleri 30 25 5 83

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP GÜL 64  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,115 285,870 27 161 161 169 3277

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 28 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 6 20,50 68 24,03 24,17 18,36

Tarih 30 20 8 18,00 60 21,72 21,41 16,09

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 15,72 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 19 9 16,75 56 21,57 22,61 16,14

Toplam: 120 74 30 66,50 55 82,27 82,50 57,17

Türkçe DCBCCaCbDAdD A aDDBCcCaACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal cdDB  CECAdbbDBABCAbBCacBABBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDdCBDaA bdEAdBCdCEd        D 

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCAc ADCcAeBEBEc eCDadDEed

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 22 6 73

Türkçe 30 22 6 73

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 20 8 67

Tarih 30 20 8 67

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 13 7 43

Matematik-1 30 13 7 43

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 1 1 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 1 2 25
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen 30 19 9 63

Fen Bilimleri 30 19 9 63

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA KENDİR 104  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
390,353 285,870 10 52 52 52 683

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 25 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 4 23,00 77 24,71 24,17 18,36

Tarih 30 24 4 23,00 77 22,45 21,41 16,09

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 15,47 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 23 2 22,50 75 22,62 22,61 16,14

Toplam: 120 91 11 88,25 74 85,25 82,50 57,17

Türkçe DEB CBCCBCADAdDEAA aDBCdCcACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AaBCACDBBC ECcB ADBeABCbDBABBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik    DCEDCCBD A ABEAdBCACE  D A 

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen D   CACBCCADDADCcA BEBEA BCcBB

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 24 4 80

Türkçe 30 24 4 80

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 24 4 80

Tarih 30 24 4 80

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 20 1 67

Matematik-1 30 20 1 67

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen 30 23 2 77

Fen Bilimleri 30 23 2 77

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERİN GÖÇER 98  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
390,575 285,870 9 51 51 51 681

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 25 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 2 26,50 88 24,71 24,17 18,36

Tarih 30 24 4 23,00 77 22,45 21,41 16,09

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 15,47 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 19 4 18,00 60 22,62 22,61 16,14

Toplam: 120 90 14 86,50 72 85,25 82,50 57,17

Türkçe DCBCCBCADAdDEAA aDBCBCEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal A DBBC ECABbADBABeAaBCaDBABBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDCCBccADABEAcBCbCEBA CA C    

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CAC CCADDADC A BEB AeBCDed  a 

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 27 2 90

Türkçe 30 27 2 90

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 24 4 80

Tarih 30 24 4 80

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 20 4 67

Matematik-1 30 20 4 67

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 1 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen 30 19 4 63

Fen Bilimleri 30 19 4 63

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 0 0 0
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 1 0 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA NUR KARABÖRK 71  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
406,413 285,870 6 33 33 33 397

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 25 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 24,71 24,17 18,36

Tarih 30 25 5 23,75 79 22,45 21,41 16,09

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 15,47 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 26 4 25,00 83 22,62 22,61 16,14

Toplam: 120 97 14 93,50 78 85,25 82,50 57,17

Türkçe DCBCCBCADAdDcAABaDBCaCEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal AbDBBCCECdBbbDBABCAEBCEDBcBBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDCCBDEADABEAcBC CE  D A     C

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCADDADCEADBEBEeaBCDBBcEdA

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 26 4 87

Türkçe 30 26 4 87

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 25 5 83

Tarih 30 25 5 83

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 20 1 67

Matematik-1 30 20 1 67

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 1 0 25
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen 30 26 4 87

Fen Bilimleri 30 26 4 87

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÇİLEM KARABAYIR 97  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
443,868 285,870 1 3 3 3 53

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 25 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 1 27,75 93 24,71 24,17 18,36

Tarih 30 26 1 25,75 86 22,45 21,41 16,09

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 15,47 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 24 4 23,00 77 22,62 22,61 16,14

Toplam: 120 104 8 102,00 85 85,25 82,50 57,17

Türkçe cCBCCBCADAEDEAABDDBC CEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal ACDBBCCECAB ADBABCA BCb BABBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDCCBDEAD BEAABCACEBADCABCE cd

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCC DDADCEcDBEBEA BCDBBaEae

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 28 1 93

Türkçe 30 28 1 93

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 0 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 26 1 87

Tarih 30 26 1 87

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 0 33
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 26 2 87

Matematik-1 30 26 2 87

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 3 0 75
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen 30 24 4 80

Fen Bilimleri 30 24 4 80

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ECE NUR ÖZMEN 118  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,763 285,870 7 44 44 44 570

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 25 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 29 1 28,75 96 24,71 24,17 18,36

Tarih 30 22 8 20,00 67 22,45 21,41 16,09

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 15,47 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 27 3 26,25 88 22,62 22,61 16,14

Toplam: 120 95 19 90,25 75 85,25 82,50 57,17

Türkçe DEBDCBCCBCADAdDEAABDDBCBCEACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AbBeAaDBBCeECABeADBeABdbDBABBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik C bceEDCCBaEA ABEAcBdA EB   Ac

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen eEeACACBCCADDADCEADBEBEACBCDaB

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 29 1 97

Türkçe 30 29 1 97

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 22 8 73

Tarih 30 22 8 73

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 17 7 57

Matematik-1 30 17 7 57

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 3 1 75
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fen 30 27 3 90

Fen Bilimleri 30 27 3 90

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ÖZEL 137  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
408,458 285,870 5 28 28 28 361

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 25 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 24,71 24,17 18,36

Tarih 30 23 3 22,25 74 22,45 21,41 16,09

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 15,47 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 24 3 23,25 78 22,62 22,61 16,14

Toplam: 120 95 10 92,50 77 85,25 82,50 57,17

Türkçe DEBDCBCCBCADAdDEAABDDBCaCEACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal A B A DBBCCEC BbADBbABCbDBABBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik   eDCEDCCBD ADABEA BCbC B  CA 

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen  EeACACBCCADDADCEAbBEB AeBCDB 

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 28 2 93

Türkçe 30 28 2 93

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 23 3 77

Tarih 30 23 3 77

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 20 2 67

Matematik-1 30 20 2 67

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 2 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen 30 24 3 80

Fen Bilimleri 30 24 3 80

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EFE NARİN 108  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
378,515 285,870 15 70 70 70 977

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 25 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 6 21,50 72 24,71 24,17 18,36

Tarih 30 29 1 28,75 96 22,45 21,41 16,09

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 15,47 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 22 7 20,25 68 22,62 22,61 16,14

Toplam: 120 93 21 87,75 73 85,25 82,50 57,17

Türkçe DEBDCBCeB ADAdDEAABDDcCaCbdCAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AaBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik C eDeEDCCBaEAbABEAcBdACE  aCA 

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen aEeACACBCCdDDADCEAbBEBEee CDaB

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 23 6 77

Türkçe 30 23 6 77

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 29 1 97

Tarih 30 29 1 97

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 19 7 63

Matematik-1 30 19 7 63

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 1 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen 30 22 7 73

Fen Bilimleri 30 22 7 73

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 0 50
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN OCAK 112  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,075 285,870 14 68 68 68 959

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 25 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 24,71 24,17 18,36

Tarih 30 26 4 25,00 83 22,45 21,41 16,09

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 15,47 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 24 5 22,75 76 22,62 22,61 16,14

Toplam: 120 92 18 87,50 73 85,25 82,50 57,17

Türkçe DCBCCBCADAEDEAABDDBCBbbACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal ACDBBCCECeBbADBABbAEBeEDBABBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDbCdDEA ABEAcBdAC  c    C de 

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCdDDADaEA BEddACBCDBBDEcA

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 28 2 93

Türkçe 30 28 2 93

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 26 4 87

Tarih 30 26 4 87

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 14 7 47

Matematik-1 30 14 7 47

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 1 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen 30 24 5 80

Fen Bilimleri 30 24 5 80

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE UYLAŞ 0  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,318 285,870 25 170 170 208 4933

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 25 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 4 18,00 60 24,71 24,17 18,36

Tarih 30 18 7 16,25 54 22,45 21,41 16,09

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 15,47 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 19 6 17,50 58 22,62 22,61 16,14

Toplam: 120 62 18 57,50 48 85,25 82,50 57,17

Türkçe Da DCBCCBCADAdDEAABD cCdC     

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AbBdAaaaBCCECABbADBAA   c  BBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik      ED CB         BdA        

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen  bd CACBCCADcADCEAcBEBaA  CDa 

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 19 4 63

Türkçe 30 19 4 63

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 1 60
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sosyal 30 18 7 60

Tarih 30 18 7 60

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 3 0 75
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 0 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 6 1 20

Matematik-1 30 6 1 20

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 1 0 25
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen 30 19 6 63

Fen Bilimleri 30 19 6 63

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 0 50
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ENİS BİÇER 99  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,558 285,870 20 112 112 113 1570

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 25 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 4 22,00 73 24,71 24,17 18,36

Tarih 30 25 5 23,75 79 22,45 21,41 16,09

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 15,47 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 18 7 16,25 54 22,62 22,61 16,14

Toplam: 120 84 20 79,00 66 85,25 82,50 57,17

Türkçe DCBCCBaAccdD AA DDBC CEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal ACDBBCCECABAAbBABeAaBebDBABBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDCCBaEA ABEAABaACEe       eDC

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBbC c ADaEA BEBdAd CDa eEBA

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 23 4 77

Türkçe 30 23 4 77

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 0 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 25 5 83

Tarih 30 25 5 83

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 18 4 60

Matematik-1 30 18 4 60

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 2 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen 30 18 7 60

Fen Bilimleri 30 18 7 60

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 0 50
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EREN BALLI 102  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,850 285,870 24 168 168 195 4340

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 25 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 6 21,50 72 24,71 24,17 18,36

Tarih 30 11 2 10,50 35 22,45 21,41 16,09

Matematik-1 30 8 9 5,75 19 15,47 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 23 5 21,75 73 22,62 22,61 16,14

Toplam: 120 65 22 59,50 50 85,25 82,50 57,17

Türkçe DCBC BCADAdDdcABDDBedCEACbBBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal AdDBBCCECdBAA                 

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EabCBacAb BEA ad aE         c 

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCADDADCEA BEaEAaBCDeBbEe 

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 23 6 77

Türkçe 30 23 6 77

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 11 2 37

Tarih 30 11 2 37

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 2 0 50
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 0 33
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 0 0
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 0 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 0 0

Matematik 30 8 9 27

Matematik-1 30 8 9 27

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 1 0 25
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen 30 23 5 77

Fen Bilimleri 30 23 5 77

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH SAVAŞ 95  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
384,118 285,870 13 62 62 62 831

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 25 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 29 1 28,75 96 24,71 24,17 18,36

Tarih 30 26 3 25,25 84 22,45 21,41 16,09

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 15,47 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 27 3 26,25 88 22,62 22,61 16,14

Toplam: 120 94 14 90,50 75 85,25 82,50 57,17

Türkçe DCBCCBCADAdDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal ACDBBCCECAB ADBABCAaBCbDBcBBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDCCdac  bBEAcBC  EBb  A    c 

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCADDADCEADBEBEAeBCDBeeEBA

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 29 1 97

Türkçe 30 29 1 97

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 26 3 87

Tarih 30 26 3 87

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 12 7 40

Matematik-1 30 12 7 40

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 0 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen 30 27 3 90

Fen Bilimleri 30 27 3 90

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA BÜLBÜL 120  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
368,533 285,870 18 92 92 93 1269

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 25 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 4 22,00 73 24,71 24,17 18,36

Tarih 30 22 8 20,00 67 22,45 21,41 16,09

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 15,47 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 28 1 27,75 93 22,62 22,61 16,14

Toplam: 120 88 15 84,25 70 85,25 82,50 57,17

Türkçe DE DCBCCdCADAED AccDDBCBC ACbB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AbBbAaDBBCCECeBbADBeABCEaBcBBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik     eED CBcEA ABEA BC   BA  A 

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen cEBACACBCCADDADCEADBEBEA BCDBB

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 23 4 77

Türkçe 30 23 4 77

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 22 8 73

Tarih 30 22 8 73

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 15 2 50

Matematik-1 30 15 2 50

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen 30 28 1 93

Fen Bilimleri 30 28 1 93

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN TUŞAN 93  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
368,765 285,870 17 91 91 92 1261

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 25 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 2 26,50 88 24,71 24,17 18,36

Tarih 30 23 7 21,25 71 22,45 21,41 16,09

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 15,47 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 26 3 25,25 84 22,62 22,61 16,14

Toplam: 120 89 19 84,25 70 85,25 82,50 57,17

Türkçe DEBDCBCCBCADAdDEAABDDBC CcACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AaBdACDBBCeECAdAbDBdABeEDBABBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik   e eEDdCB  A ABEA BCACa ca e 

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen eE ACACBCCADDADCEAeBEBEAeBCDBB

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 27 2 90

Türkçe 30 27 2 90

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 0 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 23 7 77

Tarih 30 23 7 77

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 13 7 43

Matematik-1 30 13 7 43

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 1 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen 30 26 3 87

Fen Bilimleri 30 26 3 87

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSA AKÇADAĞ 121  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
389,813 285,870 11 53 53 53 696

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 25 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 24,71 24,17 18,36

Tarih 30 24 6 22,50 75 22,45 21,41 16,09

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 15,47 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 24 1 23,75 79 22,62 22,61 16,14

Toplam: 120 92 13 88,75 74 85,25 82,50 57,17

Türkçe DCBCCBCADAdDEAABaDBCBCEACAdBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal ACDBBCeECABbAcBeBbAEBCbDBABBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDeCB  ADABEAbBCb  B  CA    DC

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCADDADCEADBEBEAeBC BB    

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 27 3 90

Türkçe 30 27 3 90

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 24 6 80

Tarih 30 24 6 80

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 17 3 57

Matematik-1 30 17 3 57

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 1 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen 30 24 1 80

Fen Bilimleri 30 24 1 80

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
M BİLAL 115  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
413,753 285,870 3 20 20 20 273

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 25 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 2 26,50 88 24,71 24,17 18,36

Tarih 30 28 2 27,50 92 22,45 21,41 16,09

Matematik-1 30 21 8 19,00 63 15,47 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 25 5 23,75 79 22,62 22,61 16,14

Toplam: 120 101 17 96,75 81 85,25 82,50 57,17

Türkçe DCBCCBCADAdDEAc DDBCBCEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal ACDBBCCECABAADBABCAcaCEDBABBCA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik cDCCBDcbcABEAcBCACEBADCAaC eeC

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCADDADCEADdEeEACBCceBeEBA

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 27 2 90

Türkçe 30 27 2 90

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 28 2 93

Tarih 30 28 2 93

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 21 8 70

Matematik-1 30 21 8 70

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 1 1 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 3 1 75
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen 30 25 5 83

Fen Bilimleri 30 25 5 83

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERT YETGİN 92  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,363 285,870 19 97 97 98 1305

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 25 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 24,71 24,17 18,36

Tarih 30 20 10 17,50 58 22,45 21,41 16,09

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 15,47 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 28 1 27,75 93 22,62 22,61 16,14

Toplam: 120 88 21 82,75 69 85,25 82,50 57,17

Türkçe bCBCCBCdDAdDEAAdDDBCeCEACABBDE

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Sosyal AeDBaCCECABbADBABeAaBCbcBcBceA

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Matematik EDCCBbE c BEA BdACE bb A     C

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Fen CACBCCADDADCEADBEBEACBCD BeEBA

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 25 5 83

Türkçe 30 25 5 83

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100

Sosyal 30 20 10 67

Tarih 30 20 10 67

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0

Matematik 30 15 5 50

Matematik-1 30 15 5 50

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 0 50
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen 30 28 1 93

Fen Bilimleri 30 28 1 93

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE GÜL TERKOS 0  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
432,838 285,870 2 6 6 6 103

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 25 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 24,71 24,17 18,36

Tarih 30 25 5 23,75 79 22,45 21,41 16,09

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 15,47 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 24 6 22,50 75 22,62 22,61 16,14

Toplam: 120 102 16 98,00 82 85,25 82,50 57,17

Türkçe DEBDCBCCBCADAdDEAAaaDBeBCEACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AEBbACDBBCCEbABeADBAABCbeBABBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik CE cCEDCCBDEAD BEAABCACEBADCAB

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen eEeACACBCbADDADCEADBEdEeaBCDBB

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 26 4 87

Türkçe 30 26 4 87

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 25 5 83

Tarih 30 25 5 83

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 27 1 90

Matematik-1 30 27 1 90

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 3 0 75
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fen 30 24 6 80

Fen Bilimleri 30 24 6 80

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN ÇAKIR 106  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
394,038 285,870 8 47 47 47 612

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 25 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 24,71 24,17 18,36

Tarih 30 24 6 22,50 75 22,45 21,41 16,09

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 15,47 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 26 4 25,00 83 22,62 22,61 16,14

Toplam: 120 95 19 90,25 75 85,25 82,50 57,17

Türkçe DEBDCBCCBCADAdDEAcBDDdCBCEACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AbBebCDBBdCECdBAADBAABCEDBcBBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik CceD dDCCBDEA  BEAcBCACE   dbB

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen eEeACACBCCADDAbCEADBEBEAeBCDBB

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 27 3 90

Türkçe 30 27 3 90

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 24 6 80

Tarih 30 24 6 80

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 18 6 60

Matematik-1 30 18 6 60

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 1 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 1 1 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fen 30 26 4 87

Fen Bilimleri 30 26 4 87

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN ZORLU 105  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
386,575 285,870 12 57 57 57 773

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 25 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 1 25,75 86 24,71 24,17 18,36

Tarih 30 25 4 24,00 80 22,45 21,41 16,09

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 15,47 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 24 4 23,00 77 22,62 22,61 16,14

Toplam: 120 92 14 88,50 74 85,25 82,50 57,17

Türkçe DEBDCBCCBCADAdDEAABDDB  C ACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal A BdbCDBBCCECABbADBeABCEDBABBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik  E  dEDCCB EAaA EAdBdACE  b AB

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen  Ea CACBCCADDADCEADBEBEACBeceB

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 26 1 87

Türkçe 30 26 1 87

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 0 80
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 25 4 83

Tarih 30 25 4 83

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 17 5 57

Matematik-1 30 17 5 57

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 2 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fen 30 24 4 80

Fen Bilimleri 30 24 4 80

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN YILDIZ 11  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,000 285,870 23 166 166 186 4058

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 25 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 7 16,25 54 24,71 24,17 18,36

Tarih 30 19 11 16,25 54 22,45 21,41 16,09

Matematik-1 30 13 11 10,25 34 15,47 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 22 8 20,00 67 22,62 22,61 16,14

Toplam: 120 72 37 62,75 52 85,25 82,50 57,17

Türkçe  EBDCBCCBbAD  DdbA cDcecCEAC B

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AaBdAbDBBCCECABeAbBAAcabcBcBBe

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik d eDCbDCCBDcdcbBbA BCbbE  e  B

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen DEedCACBCdADaADCEAeBEeEeCBCDBc

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 18 7 60

Türkçe 30 18 7 60

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 1 1 33
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 19 11 63

Tarih 30 19 11 63

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 13 11 43

Matematik-1 30 13 11 43

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 1 2 25
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 1 1 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fen 30 22 8 73

Fen Bilimleri 30 22 8 73

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RAİF YİĞİT ÇAKIR 101  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,838 285,870 16 77 77 78 1051

Puanı Hesaplanan: 172 172 403 8495

Katılımlar: 25 173 173 406 8706

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 24,71 24,17 18,36

Tarih 30 26 4 25,00 83 22,45 21,41 16,09

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 15,47 15,31 7,62

Fen Bilimleri 30 26 4 25,00 83 22,62 22,61 16,14

Toplam: 120 92 17 87,75 73 85,25 82,50 57,17

Türkçe DEBDCBCCBbADAEDEAABcDBCdCEACAB

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Sosyal AaBCACDBBCCECABcADBAABCEDBcaBC

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Matematik C a CEDCCc cA ABE cBdA E  b   

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Fen cEeACACBCCdDDADCEADBEBEAaBCDBB

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT1 FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 27 3 90

Türkçe 30 27 3 90

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sosyal 30 26 4 87

Tarih 30 26 4 87

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Lozan Antlaşması   nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Atatürk Dönemi   ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Atatürk   ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele   nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk   ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100

Matematik 30 13 6 43

Matematik-1 30 13 6 43

Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 4 1 1 25
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen 30 26 4 87

Fen Bilimleri 30 26 4 87

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Vidayı tanımlar. 1 1 0 100
Eğik düzlemi tanımlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki grup kavramını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye   deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Kromozomun yapısını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirinin bir basamağındaki değişimin diğer basamaklara olan etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
